
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi YD AYT 3 70 70 70 7287

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,0 11,7 10,02 11,6 9,8 9,15 12,3 5,1 11,02 13,3 9,5 10,92 50,2 36,1 41,11 190,260 217,950 197,790

Okul Ortalaması 18,3 13,2 15,04 16,6 10,9 13,86 5,4 5,1 4,11 7,5 8,5 5,39 47,8 37,7 38,40 239,680 162,750 201,040

KATILIMLAR

1 289 EYLEM SÖNMEZSOY 12H 26 12 23,00 29 7 27,25 55 19 50,25 337,002 1 1 36 255,120 3 9 789

2 4 NEŞE ÇETİNKAYA 12D 29 8 27,00 26 11 23,25 2 3 1,25 57 22 51,50 328,282 1 2 47 139,205 4 36 5054 278,290 1 1 350

3 48 AYŞE SARÇİN 12H 26 9 23,75 28 12 25,00 0 1 -0,25 54 22 48,50 327,477 2 3 50 258,438 2 8 702

4 72 ÖZGÜR KARTAL 12H 26 9 23,75 25 13 21,75 51 22 45,50 310,382 3 4 88 258,968 1 7 688

5 191 KÜBRA MUKYAZ 12E 26 13 22,75 25 11 22,25 6 13 2,75 57 37 47,75 309,932 1 5 90 142,310 4 28 4870 259,668 2 6 673

6 262 HEJA BALKU 12E 27 11 24,25 23 11 20,25 1 1 0,75 51 23 45,25 304,032 2 6 107 138,170 8 37 5096 263,123 1 5 596

7 79 HELİN SÖNMEZSOY 12H 25 11 22,25 23 7 21,25 48 18 43,50 303,132 4 7 108 251,273 4 11 893

8 241 BİNEVŞ SÖNMEZSOY 12H 21 18 16,50 25 15 21,25 46 33 37,75 285,422 5 8 183 221,775 6 22 1846

9 8 ÖZLEM BAZ 12C 21 15 17,25 21 7 19,25 7 6 5,50 49 28 42,00 277,212 1 9 233 148,002 3 20 4564 237,283 1 16 1272

10 189 REYHAN ACAR 12F 20 11 17,25 21 8 19,00 0 1 -0,25 41 20 36,00 275,897 1 10 242 225,093 3 21 1704

11 216 ZEYNEP BALKI 12D 28 11 25,25 17 11 14,25 3 3 2,25 48 25 41,75 275,552 2 11 248 141,275 2 30 4939 271,433 2 2 438

12 162 GÜLZAR DİNLER 12D 21 14 17,50 22 13 18,75 43 27 36,25 275,352 3 12 251 226,905 6 19 1638

13 206 BAHAR BAYSAN 12H 18 12 15,00 20 8 18,00 38 20 33,00 263,707 6 13 318 214,080 7 26 2210

14 123 YELİZ 12E 22 3 21,25 16 7 14,25 3 2 2,50 41 12 38,00 263,232 3 14 319 141,792 5 29 4905 251,443 3 10 887

15 251 ELİF TÜ *AN 12F 22 15 18,25 19 12 16,00 41 27 34,25 263,197 2 15 321 230,753 2 17 1494

16 192 GÜLTEN ABAY 12F 18 11 15,25 20 9 17,75 3 3 2,25 41 23 35,25 263,162 3 16 322 141,275 3 30 4939 220,133 4 23 1919

17 136 İREMNUR MALGAZ 12E 22 9 19,75 14 3 13,25 5 6 3,50 41 18 36,50 253,352 4 17 401 143,862 2 24 4800 245,868 5 13 1014

18 271 BUKET BAYIK 12H 15 18 10,50 22 14 18,50 37 32 29,00 252,477 7 18 412 190,995 8 34 3430

19 213 YILDIZ ÇELİK 12E 17 12 14,00 19 12 16,00 0 5 -1,25 36 29 28,75 250,107 5 19 447 206,300 7 29 2585

20 194 REYHAN UYSAL 12D 28 10 25,50 11 8 9,00 2 2 1,50 41 20 36,00 248,707 4 20 458 139,722 3 34 5020 271,125 3 3 443

21 125 BERFN ÇETİN 12F 21 6 19,50 13 3 12,25 4 3 3,25 38 12 35,00 247,322 4 21 478 143,345 2 26 4824 244,055 1 15 1068

22 212 FERHAT ALKAN 12F 18 22 12,50 21 19 16,25 3 5 1,75 2 3 1,25 44 49 31,75 246,802 5 22 490 146,790 1 21 4615 204,965 5 31 2669

23 0 SABR ACAR 12 15 18 10,50 21 15 17,25 36 33 27,75 245,902 1 23 495 190,995 1 34 3430

24 59 ROJİN KINAY 12C 18 16 14,00 19 16 15,00 3 1 2,75 5 3 4,25 45 36 36,00 244,847 2 24 507 164,580 1 14 3743 214,780 2 25 2175

25 410 MEHMET ALTUNER 12E 17 17 12,75 18 11 15,25 3 5 1,75 38 33 29,75 242,312 6 25 538 140,240 7 33 4992 206,248 8 30 2588

26 446 SENA BAYDAK 12G 27 11 24,25 11 10 8,50 2 0 2,00 1 0 1,00 41 21 35,75 242,227 1 26 543 145,997 1 22 4686 265,773 1 4 538

27 17 DİLAN OT 12H 13 14 9,50 19 8 17,00 32 22 26,50 241,507 8 27 552 185,865 9 37 3709

28 33 EMİNE BAYSAN 12H 20 10 17,50 15 11 12,25 35 21 29,75 241,162 9 28 557 226,905 5 19 1638

29 156 RESUL 12G 15 11 12,25 16 7 14,25 1 1 0,75 32 19 27,25 235,512 2 29 643 138,170 3 37 5096 201,563 3 32 2849

30 55 ZEYNEP BELİM 12C 19 19 14,25 16 13 12,75 0 4 -1,00 35 36 26,00 233,782 3 30 669 208,113 3 28 2489
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi YD AYT 3 70 70 70 7287

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,0 11,7 10,02 11,6 9,8 9,15 12,3 5,1 11,02 13,3 9,5 10,92 50,2 36,1 41,11 190,260 217,950 197,790

Okul Ortalaması 18,3 13,2 15,04 16,6 10,9 13,86 5,4 5,1 4,11 7,5 8,5 5,39 47,8 37,7 38,40 239,680 162,750 201,040

KATILIMLAR

31 98 YUSUF BAŞAK 12D 21 14 17,50 12 13 8,75 3 8 1,00 1 0 1,00 37 35 28,25 222,752 5 31 835 143,927 1 23 4798 229,025 5 18 1555

32 128 YUSUF KONGÜL 11C 13 10 10,50 16 14 12,50 29 24 23,00 220,917 1 32 872 190,995 1 34 3430

33 284 ELİF ONUK 12F 17 23 11,25 17 23 11,25 34 46 22,50 216,652 6 33 953 194,843 6 33 3243

34 224 PELİN BAZ 12E 9 8 7,00 14 3 13,25 23 11 20,25 214,082 7 34 995 173,040 10 43 4421

35 447 ZEYNEP ÇİFTECİ 12G 10 12 7,00 12 2 11,50 4 4 3,00 26 18 21,50 204,877 3 35 1223 142,827 2 27 4848 179,400 4 40 4075

36 282 ROJİN BYNDR 12G 20 19 15,25 10 14 6,50 0 1 -0,25 30 34 21,50 203,987 4 36 1251 214,833 2 24 2172

37 204 TUBA ETİĞ 12E 11 11 8,25 11 4 10,00 2 0 2,00 24 15 20,25 200,837 8 37 1337 140,757 6 32 4965 183,693 9 39 3835

38 195 HALİSE DEMİR 12A 10 18 5,50 16 21 10,75 6 5 4,75 8 22 2,50 40 66 23,50 196,312 1 38 1457 159,550 9 16 3932 175,415 2 42 4289

39 161 KÜBRA 12C 9 20 4,00 14 14 10,50 0 4 -1,00 23 38 13,50 190,377 4 39 1617 155,530 6 50 5497

40 101 İREM 12E 16 13 12,75 6 4 5,00 4 2 3,50 26 19 21,25 188,397 9 40 1669 143,862 2 24 4800 209,958 6 27 2411

41 117 DİLAN BAR* 12D 23 9 20,75 2 7 0,25 25 16 21,00 186,737 6 41 1712 244,108 4 14 1064

42 44 SEHER ÇALIŞIRR 12C 13 21 7,75 12 20 7,00 5 4 4,00 2 2 1,50 32 47 20,25 183,517 5 42 1818 152,757 2 17 4251 185,368 4 38 3744

43 0 SEZGİN 12G 9 22 3,50 13 15 9,25 22 37 12,75 182,262 5 43 1864 155,085 6 51 5527

44 176 BÜŞRA ALGAN 12E 22 12 19,00 9 6 7,50 31 18 26,50 181,347 10 44 1890 152,142 1 18 4280 250,500 4 12 919

45 219 EMİNE İŞCAN 12G 5 5 3,75 14 21 8,75 19 26 12,50 180,402 6 45 1920 156,368 5 49 5447

46 26 SEVAL SÖNMEZSOY 12C 8 14 4,50 5 1 4,75 0 1 -0,25 13 16 9,00 161,672 6 46 2550 159,685 5 46 5235

47 203 MEKİYE ÖZDEMİR 12G 5 14 1,50 11 25 4,75 16 39 6,25 152,432 7 47 2877 144,825 7 61 6045

48 930 BAKIŞ AÇISI 12A 1 0 1,00 5 12 2,00 6 6 4,50 12 18 7,50 128,087 2 48 3552 164,337 8 15 3750 141,370 11 63 6182

49 58 ZEKERİYA 12A 0 5 -1,25 10 8 8,00 10 10 7,50 20 23 14,25 192,477 3 5 2838 154,090 4 52 5580
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi YD AYT 3 70 70 70 7287

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,0 11,7 10,02 11,6 9,8 9,15 12,3 5,1 11,02 13,3 9,5 10,92 50,2 36,1 41,11 190,260 217,950 197,790

Okul Ortalaması 18,3 13,2 15,04 16,6 10,9 13,86 5,4 5,1 4,11 7,5 8,5 5,39 47,8 37,7 38,40 239,680 162,750 201,040

KATILIMLAR
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi YD AYT 3 70 70 70 7287

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,0 11,7 10,02 11,6 9,8 9,15 12,3 5,1 11,02 13,3 9,5 10,92 50,2 36,1 41,11 190,260 217,950 197,790

Okul Ortalaması 18,3 13,2 15,04 16,6 10,9 13,86 5,4 5,1 4,11 7,5 8,5 5,39 47,8 37,7 38,40 239,680 162,750 201,040

KATILIMLAR

1 222 SONGÜL BAYSAL 12A 21 8 19,00 16 9 13,75 37 17 32,75 247,997 1 1 1793 177,410 1 41 4179

2 60 H DERVİŞOĞLU 12B 13 6 11,50 11 9 8,75 24 15 20,25 206,272 1 2 2519 161,510 1 44 5138

3 0 EVİN YAMAN 12B 10 9 7,75 11 10 8,50 21 19 16,25 197,200 2 3 2714 153,560 4 54 5612

4 19 ZEYNEP AKSOY 12A 8 5 6,75 11 12 8,00 19 17 14,75 192,510 2 4 2836 151,440 7 58 5724

5 73 MUSTAFA ORHAN 12A 11 12 8,00 13 22 7,50 24 34 15,50 192,477 3 5 2838 154,090 4 52 5580

6 58 ZEKERİYA 12A 0 5 -1,25 10 8 8,00 10 10 7,50 20 23 14,25 192,477 3 5 2838 154,090 4 52 5580

7 88 SALİH KONUK 12A 11 2 10,50 7 2 6,50 18 4 17,00 192,412 5 7 2841 159,390 3 47 5256

8 71 NERGİS BENİCE 12B 12 11 9,25 10 13 6,75 22 24 16,00 191,135 3 8 2876 156,740 3 48 5426

9 0 ŞİYAR ALTAN 12A 9 12 6,00 12 17 7,75 21 29 13,75 189,647 6 9 2922 149,850 9 60 5805

10 218 ZELAL AVCI 12B 13 6 11,50 5 0 5,00 18 6 16,50 186,622 4 10 2991 161,510 1 44 5138

11 127 BERFİN DADAK 12A 8 5 6,75 9 10 6,50 17 15 13,25 184,650 7 11 3033 151,440 7 58 5724

12 300 ÖZLEM K 12B 10 9 7,75 8 9 5,75 18 18 13,50 182,790 5 12 3075 153,560 4 54 5612

13 0 KADER KAVAK 9 6 7,50 9 13 5,75 18 19 13,25 182,272 1 13 3088 153,030 1 56 5635

14 59 ROJİN KINAY 12C 18 16 14,00 19 16 15,00 3 1 2,75 5 3 4,25 45 36 36,00 244,847 2 24 507 164,580 1 14 3743 214,780 2 25 2175

15 930 BAKIŞ AÇISI 12A 1 0 1,00 5 12 2,00 6 6 4,50 12 18 7,50 128,087 2 48 3552 164,337 8 15 3750 141,370 11 63 6182

16 195 HALİSE DEMİR 12A 10 18 5,50 16 21 10,75 6 5 4,75 8 22 2,50 40 66 23,50 196,312 1 38 1457 159,550 9 16 3932 175,415 2 42 4289

17 44 SEHER ÇALIŞIRR 12C 13 21 7,75 12 20 7,00 5 4 4,00 2 2 1,50 32 47 20,25 183,517 5 42 1818 152,757 2 17 4251 185,368 4 38 3744

18 176 BÜŞRA ALGAN 12E 22 12 19,00 9 6 7,50 31 18 26,50 181,347 10 44 1890 152,142 1 18 4280 250,500 4 12 919

19 180 İLHAMİ BATAN 12A 9 7 7,25 9 7 7,25 151,625 10 19 4316 152,500 6 57 5668

20 8 ÖZLEM BAZ 12C 21 15 17,25 21 7 19,25 7 6 5,50 49 28 42,00 277,212 1 9 233 148,002 3 20 4564 237,283 1 16 1272

21 212 FERHAT ALKAN 12F 18 22 12,50 21 19 16,25 3 5 1,75 2 3 1,25 44 49 31,75 246,802 5 22 490 146,790 1 21 4615 204,965 5 31 2669

22 446 SENA BAYDAK 12G 27 11 24,25 11 10 8,50 2 0 2,00 1 0 1,00 41 21 35,75 242,227 1 26 543 145,997 1 22 4686 265,773 1 4 538

23 98 YUSUF BAŞAK 12D 21 14 17,50 12 13 8,75 3 8 1,00 1 0 1,00 37 35 28,25 222,752 5 31 835 143,927 1 23 4798 229,025 5 18 1555

24 136 İREMNUR MALGAZ 12E 22 9 19,75 14 3 13,25 5 6 3,50 41 18 36,50 253,352 4 17 401 143,862 2 24 4800 245,868 5 13 1014

25 101 İREM 12E 16 13 12,75 6 4 5,00 4 2 3,50 26 19 21,25 188,397 9 40 1669 143,862 2 24 4800 209,958 6 27 2411

26 125 BERFN ÇETİN 12F 21 6 19,50 13 3 12,25 4 3 3,25 38 12 35,00 247,322 4 21 478 143,345 2 26 4824 244,055 1 15 1068

27 447 ZEYNEP ÇİFTECİ 12G 10 12 7,00 12 2 11,50 4 4 3,00 26 18 21,50 204,877 3 35 1223 142,827 2 27 4848 179,400 4 40 4075

28 191 KÜBRA MUKYAZ 12E 26 13 22,75 25 11 22,25 6 13 2,75 57 37 47,75 309,932 1 5 90 142,310 4 28 4870 259,668 2 6 673

29 123 YELİZ 12E 22 3 21,25 16 7 14,25 3 2 2,50 41 12 38,00 263,232 3 14 319 141,792 5 29 4905 251,443 3 10 887

30 216 ZEYNEP BALKI 12D 28 11 25,25 17 11 14,25 3 3 2,25 48 25 41,75 275,552 2 11 248 141,275 2 30 4939 271,433 2 2 438
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi YD AYT 3 70 70 70 7287

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,0 11,7 10,02 11,6 9,8 9,15 12,3 5,1 11,02 13,3 9,5 10,92 50,2 36,1 41,11 190,260 217,950 197,790

Okul Ortalaması 18,3 13,2 15,04 16,6 10,9 13,86 5,4 5,1 4,11 7,5 8,5 5,39 47,8 37,7 38,40 239,680 162,750 201,040

KATILIMLAR

31 192 GÜLTEN ABAY 12F 18 11 15,25 20 9 17,75 3 3 2,25 41 23 35,25 263,162 3 16 322 141,275 3 30 4939 220,133 4 23 1919

32 204 TUBA ETİĞ 12E 11 11 8,25 11 4 10,00 2 0 2,00 24 15 20,25 200,837 8 37 1337 140,757 6 32 4965 183,693 9 39 3835

33 410 MEHMET ALTUNER 12E 17 17 12,75 18 11 15,25 3 5 1,75 38 33 29,75 242,312 6 25 538 140,240 7 33 4992 206,248 8 30 2588

34 194 REYHAN UYSAL 12D 28 10 25,50 11 8 9,00 2 2 1,50 41 20 36,00 248,707 4 20 458 139,722 3 34 5020 271,125 3 3 443

35 164 VEYSİ VARLI 12A 6 11 3,25 1 7 -0,75 7 18 2,50 139,415 11 35 5039 144,020 10 62 6072

36 4 NEŞE ÇETİNKAYA 12D 29 8 27,00 26 11 23,25 2 3 1,25 57 22 51,50 328,282 1 2 47 139,205 4 36 5054 278,290 1 1 350

37 262 HEJA BALKU 12E 27 11 24,25 23 11 20,25 1 1 0,75 51 23 45,25 304,032 2 6 107 138,170 8 37 5096 263,123 1 5 596

38 156 RESUL 12G 15 11 12,25 16 7 14,25 1 1 0,75 32 19 27,25 235,512 2 29 643 138,170 3 37 5096 201,563 3 32 2849

39 48 AYŞE SARÇİN 12H 26 9 23,75 28 12 25,00 0 1 -0,25 54 22 48,50 327,477 2 3 50 258,438 2 8 702

40 189 REYHAN ACAR 12F 20 11 17,25 21 8 19,00 0 1 -0,25 41 20 36,00 275,897 1 10 242 225,093 3 21 1704

41 213 YILDIZ ÇELİK 12E 17 12 14,00 19 12 16,00 0 5 -1,25 36 29 28,75 250,107 5 19 447 206,300 7 29 2585

42 55 ZEYNEP BELİM 12C 19 19 14,25 16 13 12,75 0 4 -1,00 35 36 26,00 233,782 3 30 669 208,113 3 28 2489

43 282 ROJİN BYNDR 12G 20 19 15,25 10 14 6,50 0 1 -0,25 30 34 21,50 203,987 4 36 1251 214,833 2 24 2172

44 117 DİLAN BAR* 12D 23 9 20,75 2 7 0,25 25 16 21,00 186,737 6 41 1712 244,108 4 14 1064

45 161 KÜBRA 12C 9 20 4,00 14 14 10,50 0 4 -1,00 23 38 13,50 190,377 4 39 1617 155,530 6 50 5497

46 26 SEVAL SÖNMEZSOY 12C 8 14 4,50 5 1 4,75 0 1 -0,25 13 16 9,00 161,672 6 46 2550 159,685 5 46 5235
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi YD AYT 3 70 70 70 7287

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,0 11,7 10,02 11,6 9,8 9,15 12,3 5,1 11,02 13,3 9,5 10,92 50,2 36,1 41,11 190,260 217,950 197,790

Okul Ortalaması 18,3 13,2 15,04 16,6 10,9 13,86 5,4 5,1 4,11 7,5 8,5 5,39 47,8 37,7 38,40 239,680 162,750 201,040

KATILIMLAR
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi YD AYT 3 70 70 70 7287

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,0 11,7 10,02 11,6 9,8 9,15 12,3 5,1 11,02 13,3 9,5 10,92 50,2 36,1 41,11 190,260 217,950 197,790

Okul Ortalaması 18,3 13,2 15,04 16,6 10,9 13,86 5,4 5,1 4,11 7,5 8,5 5,39 47,8 37,7 38,40 239,680 162,750 201,040

KATILIMLAR

1 4 NEŞE ÇETİNKAYA 12D 29 8 27,00 26 11 23,25 2 3 1,25 57 22 51,50 328,282 1 2 47 139,205 4 36 5054 278,290 1 1 350

2 216 ZEYNEP BALKI 12D 28 11 25,25 17 11 14,25 3 3 2,25 48 25 41,75 275,552 2 11 248 141,275 2 30 4939 271,433 2 2 438

3 194 REYHAN UYSAL 12D 28 10 25,50 11 8 9,00 2 2 1,50 41 20 36,00 248,707 4 20 458 139,722 3 34 5020 271,125 3 3 443

4 446 SENA BAYDAK 12G 27 11 24,25 11 10 8,50 2 0 2,00 1 0 1,00 41 21 35,75 242,227 1 26 543 145,997 1 22 4686 265,773 1 4 538

5 262 HEJA BALKU 12E 27 11 24,25 23 11 20,25 1 1 0,75 51 23 45,25 304,032 2 6 107 138,170 8 37 5096 263,123 1 5 596

6 191 KÜBRA MUKYAZ 12E 26 13 22,75 25 11 22,25 6 13 2,75 57 37 47,75 309,932 1 5 90 142,310 4 28 4870 259,668 2 6 673

7 72 ÖZGÜR KARTAL 12H 26 9 23,75 25 13 21,75 51 22 45,50 310,382 3 4 88 258,968 1 7 688

8 48 AYŞE SARÇİN 12H 26 9 23,75 28 12 25,00 0 1 -0,25 54 22 48,50 327,477 2 3 50 258,438 2 8 702

9 289 EYLEM SÖNMEZSOY 12H 26 12 23,00 29 7 27,25 55 19 50,25 337,002 1 1 36 255,120 3 9 789

10 123 YELİZ 12E 22 3 21,25 16 7 14,25 3 2 2,50 41 12 38,00 263,232 3 14 319 141,792 5 29 4905 251,443 3 10 887

11 79 HELİN SÖNMEZSOY 12H 25 11 22,25 23 7 21,25 48 18 43,50 303,132 4 7 108 251,273 4 11 893

12 176 BÜŞRA ALGAN 12E 22 12 19,00 9 6 7,50 31 18 26,50 181,347 10 44 1890 152,142 1 18 4280 250,500 4 12 919

13 136 İREMNUR MALGAZ 12E 22 9 19,75 14 3 13,25 5 6 3,50 41 18 36,50 253,352 4 17 401 143,862 2 24 4800 245,868 5 13 1014

14 117 DİLAN BAR* 12D 23 9 20,75 2 7 0,25 25 16 21,00 186,737 6 41 1712 244,108 4 14 1064

15 125 BERFN ÇETİN 12F 21 6 19,50 13 3 12,25 4 3 3,25 38 12 35,00 247,322 4 21 478 143,345 2 26 4824 244,055 1 15 1068

16 8 ÖZLEM BAZ 12C 21 15 17,25 21 7 19,25 7 6 5,50 49 28 42,00 277,212 1 9 233 148,002 3 20 4564 237,283 1 16 1272

17 251 ELİF TÜ *AN 12F 22 15 18,25 19 12 16,00 41 27 34,25 263,197 2 15 321 230,753 2 17 1494

18 98 YUSUF BAŞAK 12D 21 14 17,50 12 13 8,75 3 8 1,00 1 0 1,00 37 35 28,25 222,752 5 31 835 143,927 1 23 4798 229,025 5 18 1555

19 162 GÜLZAR DİNLER 12D 21 14 17,50 22 13 18,75 43 27 36,25 275,352 3 12 251 226,905 6 19 1638

20 33 EMİNE BAYSAN 12H 20 10 17,50 15 11 12,25 35 21 29,75 241,162 9 28 557 226,905 5 19 1638

21 189 REYHAN ACAR 12F 20 11 17,25 21 8 19,00 0 1 -0,25 41 20 36,00 275,897 1 10 242 225,093 3 21 1704

22 241 BİNEVŞ SÖNMEZSOY 12H 21 18 16,50 25 15 21,25 46 33 37,75 285,422 5 8 183 221,775 6 22 1846

23 192 GÜLTEN ABAY 12F 18 11 15,25 20 9 17,75 3 3 2,25 41 23 35,25 263,162 3 16 322 141,275 3 30 4939 220,133 4 23 1919

24 282 ROJİN BYNDR 12G 20 19 15,25 10 14 6,50 0 1 -0,25 30 34 21,50 203,987 4 36 1251 214,833 2 24 2172

25 59 ROJİN KINAY 12C 18 16 14,00 19 16 15,00 3 1 2,75 5 3 4,25 45 36 36,00 244,847 2 24 507 164,580 1 14 3743 214,780 2 25 2175

26 206 BAHAR BAYSAN 12H 18 12 15,00 20 8 18,00 38 20 33,00 263,707 6 13 318 214,080 7 26 2210

27 101 İREM 12E 16 13 12,75 6 4 5,00 4 2 3,50 26 19 21,25 188,397 9 40 1669 143,862 2 24 4800 209,958 6 27 2411

28 55 ZEYNEP BELİM 12C 19 19 14,25 16 13 12,75 0 4 -1,00 35 36 26,00 233,782 3 30 669 208,113 3 28 2489

29 213 YILDIZ ÇELİK 12E 17 12 14,00 19 12 16,00 0 5 -1,25 36 29 28,75 250,107 5 19 447 206,300 7 29 2585

30 410 MEHMET ALTUNER 12E 17 17 12,75 18 11 15,25 3 5 1,75 38 33 29,75 242,312 6 25 538 140,240 7 33 4992 206,248 8 30 2588
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi YD AYT 3 70 70 70 7287

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,0 11,7 10,02 11,6 9,8 9,15 12,3 5,1 11,02 13,3 9,5 10,92 50,2 36,1 41,11 190,260 217,950 197,790

Okul Ortalaması 18,3 13,2 15,04 16,6 10,9 13,86 5,4 5,1 4,11 7,5 8,5 5,39 47,8 37,7 38,40 239,680 162,750 201,040

KATILIMLAR

31 212 FERHAT ALKAN 12F 18 22 12,50 21 19 16,25 3 5 1,75 2 3 1,25 44 49 31,75 246,802 5 22 490 146,790 1 21 4615 204,965 5 31 2669

32 156 RESUL 12G 15 11 12,25 16 7 14,25 1 1 0,75 32 19 27,25 235,512 2 29 643 138,170 3 37 5096 201,563 3 32 2849

33 284 ELİF ONUK 12F 17 23 11,25 17 23 11,25 34 46 22,50 216,652 6 33 953 194,843 6 33 3243

34 271 BUKET BAYIK 12H 15 18 10,50 22 14 18,50 37 32 29,00 252,477 7 18 412 190,995 8 34 3430

35 0 SABR ACAR 12 15 18 10,50 21 15 17,25 36 33 27,75 245,902 1 23 495 190,995 1 34 3430

36 128 YUSUF KONGÜL 11C 13 10 10,50 16 14 12,50 29 24 23,00 220,917 1 32 872 190,995 1 34 3430

37 17 DİLAN OT 12H 13 14 9,50 19 8 17,00 32 22 26,50 241,507 8 27 552 185,865 9 37 3709

38 44 SEHER ÇALIŞIRR 12C 13 21 7,75 12 20 7,00 5 4 4,00 2 2 1,50 32 47 20,25 183,517 5 42 1818 152,757 2 17 4251 185,368 4 38 3744

39 204 TUBA ETİĞ 12E 11 11 8,25 11 4 10,00 2 0 2,00 24 15 20,25 200,837 8 37 1337 140,757 6 32 4965 183,693 9 39 3835

40 447 ZEYNEP ÇİFTECİ 12G 10 12 7,00 12 2 11,50 4 4 3,00 26 18 21,50 204,877 3 35 1223 142,827 2 27 4848 179,400 4 40 4075

41 222 SONGÜL BAYSAL 12A 21 8 19,00 16 9 13,75 37 17 32,75 247,997 1 1 1793 177,410 1 41 4179

42 195 HALİSE DEMİR 12A 10 18 5,50 16 21 10,75 6 5 4,75 8 22 2,50 40 66 23,50 196,312 1 38 1457 159,550 9 16 3932 175,415 2 42 4289

43 224 PELİN BAZ 12E 9 8 7,00 14 3 13,25 23 11 20,25 214,082 7 34 995 173,040 10 43 4421

44 60 H DERVİŞOĞLU 12B 13 6 11,50 11 9 8,75 24 15 20,25 206,272 1 2 2519 161,510 1 44 5138

45 218 ZELAL AVCI 12B 13 6 11,50 5 0 5,00 18 6 16,50 186,622 4 10 2991 161,510 1 44 5138

46 26 SEVAL SÖNMEZSOY 12C 8 14 4,50 5 1 4,75 0 1 -0,25 13 16 9,00 161,672 6 46 2550 159,685 5 46 5235

47 88 SALİH KONUK 12A 11 2 10,50 7 2 6,50 18 4 17,00 192,412 5 7 2841 159,390 3 47 5256

48 71 NERGİS BENİCE 12B 12 11 9,25 10 13 6,75 22 24 16,00 191,135 3 8 2876 156,740 3 48 5426

49 219 EMİNE İŞCAN 12G 5 5 3,75 14 21 8,75 19 26 12,50 180,402 6 45 1920 156,368 5 49 5447

50 161 KÜBRA 12C 9 20 4,00 14 14 10,50 0 4 -1,00 23 38 13,50 190,377 4 39 1617 155,530 6 50 5497

51 0 SEZGİN 12G 9 22 3,50 13 15 9,25 22 37 12,75 182,262 5 43 1864 155,085 6 51 5527

52 73 MUSTAFA ORHAN 12A 11 12 8,00 13 22 7,50 24 34 15,50 192,477 3 5 2838 154,090 4 52 5580

53 58 ZEKERİYA 12A 0 5 -1,25 10 8 8,00 10 10 7,50 20 23 14,25 192,477 3 5 2838 154,090 4 52 5580

54 0 EVİN YAMAN 12B 10 9 7,75 11 10 8,50 21 19 16,25 197,200 2 3 2714 153,560 4 54 5612

55 300 ÖZLEM K 12B 10 9 7,75 8 9 5,75 18 18 13,50 182,790 5 12 3075 153,560 4 54 5612

56 0 KADER KAVAK 9 6 7,50 9 13 5,75 18 19 13,25 182,272 1 13 3088 153,030 1 56 5635

57 180 İLHAMİ BATAN 12A 9 7 7,25 9 7 7,25 151,625 10 19 4316 152,500 6 57 5668

58 19 ZEYNEP AKSOY 12A 8 5 6,75 11 12 8,00 19 17 14,75 192,510 2 4 2836 151,440 7 58 5724

59 127 BERFİN DADAK 12A 8 5 6,75 9 10 6,50 17 15 13,25 184,650 7 11 3033 151,440 7 58 5724

60 0 ŞİYAR ALTAN 12A 9 12 6,00 12 17 7,75 21 29 13,75 189,647 6 9 2922 149,850 9 60 5805
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi YD AYT 3 70 70 70 7287

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 13,0 11,7 10,02 11,6 9,8 9,15 12,3 5,1 11,02 13,3 9,5 10,92 50,2 36,1 41,11 190,260 217,950 197,790

Okul Ortalaması 18,3 13,2 15,04 16,6 10,9 13,86 5,4 5,1 4,11 7,5 8,5 5,39 47,8 37,7 38,40 239,680 162,750 201,040

KATILIMLAR

61 203 MEKİYE ÖZDEMİR 12G 5 14 1,50 11 25 4,75 16 39 6,25 152,432 7 47 2877 144,825 7 61 6045

62 164 VEYSİ VARLI 12A 6 11 3,25 1 7 -0,75 7 18 2,50 139,415 11 35 5039 144,020 10 62 6072

63 930 BAKIŞ AÇISI 12A 1 0 1,00 5 12 2,00 6 6 4,50 12 18 7,50 128,087 2 48 3552 164,337 8 15 3750 141,370 11 63 6182
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SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 7 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Toplam: 280 48 27 41,69 15 43,58 65,41 75,66

Soru No
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SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KADER KAVAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
182,272 217,950 1 13 13 13 3088

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
153,030 197,790 1 56 56 56 5635

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 7 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Matematik-2 40 9 6 7,50 19 7,50 4,11 11,02

Fizik 14 3 4 2,00 14 2,00 1,89 3,71

Kimya 13 1 5 -0,25 -2 -0,25 1,62 3,52

Biyoloji 13 5 4 4,00 31 4,00 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 9 13 5,75 14 5,75 5,39 10,92

Toplam: 280 66 46 54,94 20 43,58 65,41 75,66

Matematik  AcaEb c B CE  E de      C B A          

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Fen Bilimleri c   Ab Aa b E de    ca c D DA  eaDBeE e 

Cevap Anahtarı B BBABADCADECCEECDEBECACBAEDADABDDEDBAECBC
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 9 6 23

Matematik-2 40 9 6 23

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 9 13 23

Fizik 14 3 4 21

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 1 5 8

Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 0 0
Anorganik ve Organik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0

Biyoloji 13 5 4 38

Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KONGÜL 128 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
220,917 190,260 1 32 32 32 872

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
190,995 197,790 1 34 34 34 3430

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 1 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 5 6 3,50 15 3,50 9,77 5,82

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,25 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,75 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 10 10,50 26 10,50 15,04 10,02

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 3,00 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 2,00 2,45 2,19

Felsefe 6 2 2 1,50 25 1,50 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 3,50 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 2,50 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 16 14 12,50 31 12,50 13,86 9,15

Toplam: 280 77 51 64,69 23 64,69 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 ADCEda  a d   b D    e    EBae aDB eAEDD

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2  e eEaA CEaaaE Ace C  A a EaAcCDCaCDa aD      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 10 33

Edebiyat 24 5 6 21

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MASAL/FABL 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 4 3 40

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 16 14 35

Tarih-2 11 4 4 36

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 4 27

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 2 2 33

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 4 2 67

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 50

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SABR ACAR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
245,902 190,260 1 23 23 23 495

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
190,995 197,790 1 34 34 34 3430

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 1 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 4 13 0,75 3 0,75 9,77 5,82

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,50 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,25 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 18 10,50 26 10,50 15,04 10,02

Tarih-2 11 5 5 3,75 34 3,75 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 3,50 2,45 2,19

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,75 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 2,50 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,75 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 21 15 17,25 43 17,25 13,86 9,15

Toplam: 280 84 60 69,44 25 69,44 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 ddce dcaed eD b D BC cd DBCcBADCAdcDcBcE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 CEdDBdA eecCbCBdbedCEaEA aCECcEcD dDCD B      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 18 38

Edebiyat 24 4 13 17

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Divan Şiiri 2 0 1 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 8 2 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 21 15 46

Tarih-2 11 5 5 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 5 6 45

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 6 4 1 67

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 3 2 50

1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAKIŞ AÇISI 930 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
128,087 190,260 2 48 48 48 3552

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
164,337 217,950 8 15 15 15 3750

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
141,370 197,790 11 63 63 63 6182

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 12 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 -0,25 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,75 2,45 2,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,17 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,75 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,17 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 1 0 1,00 17 -0,08 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 1 0 1,00 3 3,50 13,86 9,15

Matematik-2 40 5 12 2,00 5 7,48 4,11 11,02

Fizik 14 2 1 1,75 13 2,30 1,89 3,71

Kimya 13 1 2 0,50 4 1,50 1,62 3,52

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 2,58 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 6 6 4,50 11 6,38 5,39 10,92

Toplam: 280 60 45 49,19 18 55,19 65,41 75,66

Sosyal-2                                            A  

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik cBaAc c Ca eb bbdCc A                  b

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Fen Bilimleri     A      a E         D bcBdaA      dE 

Cevap Anahtarı A CEBBABADCADECECBCEDBECADAAEBCDABDDEDBAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sosyal-2 46 1 0 2

Tarih-2 11 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 1 0 17

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 1 0 100
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 5 12 13

Matematik-2 40 5 12 13

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 1 0
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 6 6 15

Fizik 14 2 1 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 1 2 8

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN DADAK 127 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
184,650 217,950 7 11 11 11 3033

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
151,440 197,790 7 58 58 58 5724

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 12 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Matematik-2 40 8 5 6,75 17 7,48 4,11 11,02

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,30 1,89 3,71

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,50 1,62 3,52

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,58 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 9 10 6,50 16 6,38 5,39 10,92

Toplam: 280 65 42 54,94 20 55,19 65,41 75,66

Matematik cB A dE   C    E adEdB      A           

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Fen Bilimleri b  aAe b A cCEe        D cdeCbA  D  B   

Cevap Anahtarı A CEBBABADCADECECBCEDBECADAAEBCDABDDEDBAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 8 5 20

Matematik-2 40 8 5 20

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 9 10 23

Fizik 14 4 5 29

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 1 3 8

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Anorganik ve Organik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 13 4 2 31

Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. 1 1 0 100
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİSE DEMİR 195 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
196,312 190,260 1 38 38 38 1457

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
159,550 217,950 9 16 16 16 3932

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
175,415 197,790 2 42 42 42 4289

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 12 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 5 12 2,00 8 2,00 9,77 5,82

Tarih-1 10 2 3 1,25 13 1,25 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,25 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 18 5,50 14 5,50 15,04 10,02

Tarih-2 11 1 7 -0,75 -7 -0,25 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 4 7 2,25 20 0,75 2,45 2,19

Felsefe 6 4 2 3,50 58 1,17 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,75 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 1,17 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 -0,08 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 16 21 10,75 27 3,50 13,86 9,15

Matematik-2 40 6 5 4,75 12 7,48 4,11 11,02

Fizik 14 3 11 0,25 2 2,30 1,89 3,71

Kimya 13 3 6 1,50 12 1,50 1,62 3,52

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 2,58 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 8 22 2,50 6 6,38 5,39 10,92

Toplam: 280 88 93 65,19 23 55,19 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 dDeE   Aa ccbcbeDb  a dD  Ea  daD bcAEeD

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2 Dae  aeed caBabAeCEeaaABbCEaAaaDCcCDEdBc      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Matematik  c BE    B     EEA b         c       cd 

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Fen Bilimleri BedeecebbEbCdaCD c   bBbcebcb     Bcb Bd

Cevap Anahtarı B BBABADCADECCEECDEBECACBAEDADABDDEDBAECBC
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 18 25

Edebiyat 24 5 12 21

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 0 1 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
TİYATRO 2 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 3 20

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 16 21 35

Tarih-2 11 1 7 9

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 4 7 36

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 4 2 67

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 3 50

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

1 0 1 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 6 5 15

Matematik-2 40 6 5 15

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLHAMİ BATAN 180 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
151,625 217,950 10 19 19 19 4316

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
152,500 197,790 6 57 57 57 5668

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 12 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Matematik-2 40 9 7 7,25 18 7,48 4,11 11,02

Toplam: 280 57 34 48,94 17 55,19 65,41 75,66

Matematik CcedE  D dEbE CE c  E       eA          

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 9 7 23

Matematik-2 40 9 7 23

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 1 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÇELİK 53 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 12 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Toplam: 280 48 27 41,69 15 55,19 65,41 75,66

Soru No



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ORHAN 73 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
192,477 217,950 3 5 5 5 2838

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
154,090 197,790 4 52 52 52 5580

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 12 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Matematik-2 40 11 12 8,00 20 7,48 4,11 11,02

Fizik 14 4 10 1,50 11 2,30 1,89 3,71

Kimya 13 3 8 1,00 8 1,50 1,62 3,52

Biyoloji 13 6 4 5,00 38 2,58 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 13 22 7,50 19 6,38 5,39 10,92

Toplam: 280 72 61 57,19 20 55,19 65,41 75,66

Matematik  ADBE CaaB e   EEA  b  c b Bbc c  E  cda

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Fen Bilimleri BedeeceAaEaCdaC dc dbbBcEbcb  DDEDBcb Bd

Cevap Anahtarı B BBABADCADECCEECDEBECACBAEDADABDDEDBAECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 11 12 28

Matematik-2 40 11 12 28

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 1 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 1 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 0 33
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 2 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0

Fen Bilimleri 40 13 22 33

Fizik 14 4 10 29

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 1 0

Kimya 13 3 8 23

Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Anorganik ve Organik Bileşikler 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 1 0

Biyoloji 13 6 4 46

Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KONUK 88 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
192,412 217,950 5 7 7 7 2841

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
159,390 197,790 3 47 47 47 5256

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 12 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Matematik-2 40 11 2 10,50 26 7,48 4,11 11,02

Fizik 14 2 0 2,00 14 2,30 1,89 3,71

Kimya 13 3 0 3,00 23 1,50 1,62 3,52

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 2,58 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 7 2 6,50 16 6,38 5,39 10,92

Toplam: 280 66 31 58,69 21 55,19 65,41 75,66

Matematik  B A  E   e   CE  EEcBC     A  E        

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Fen Bilimleri            EC         A  AEBdD      c   

Cevap Anahtarı A CEBBABADCADECECBCEDBECADAAEBCDABDDEDBAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 11 2 28

Matematik-2 40 11 2 28

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 0 33
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 7 2 18

Fizik 14 2 0 14

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 3 0 23

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Anorganik ve Organik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 13 2 2 15

Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİYAR ALTAN 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
189,647 217,950 6 9 9 9 2922

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
149,850 197,790 9 60 60 60 5805

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 12 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Matematik-2 40 9 12 6,00 15 7,48 4,11 11,02

Fizik 14 4 6 2,50 18 2,30 1,89 3,71

Kimya 13 4 3 3,25 25 1,50 1,62 3,52

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 2,58 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 12 17 7,75 19 6,38 5,39 10,92

Toplam: 280 69 56 55,44 20 55,19 65,41 75,66

Matematik CdaBd C cB CE bdabbe b d   BCA          

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Fen Bilimleri eace D  aECCc C   E cC cEc eABccEc eEead

Cevap Anahtarı B BBABADCADECCEECDEBECACBAEDADABDDEDBAECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 9 12 23

Matematik-2 40 9 12 23

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 1 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 12 17 30

Fizik 14 4 6 29

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 4 3 31

Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 1 0 100
pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Anorganik ve Organik Bileşikler 1 0 1 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0

Biyoloji 13 4 8 31

Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL BAYSAL 222 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
247,997 217,950 1 1 1 1 1793

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
177,410 197,790 1 41 41 41 4179

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 12 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Matematik-2 40 21 8 19,00 48 7,48 4,11 11,02

Fizik 14 8 3 7,25 52 2,30 1,89 3,71

Kimya 13 4 4 3,00 23 1,50 1,62 3,52

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,58 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 16 9 13,75 34 6,38 5,39 10,92

Toplam: 280 85 44 74,44 27 55,19 65,41 75,66

Matematik  ADBE CDbdECa  cbced       BCADADBEBADCB

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Fen Bilimleri  cAB bCADECdE d     dCdAEDeDc    De E  C

Cevap Anahtarı B BBABADCADECCEECDEBECACBAEDADABDDEDBAECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 21 8 53

Matematik-2 40 21 8 53

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 3 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 3 0 100
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 1 0 100
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 2 0 100
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 16 9 40

Fizik 14 8 3 57

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 1 0 100
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 1 0 100
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 4 4 31

Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Anorganik ve Organik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri 1 0 1 0

Biyoloji 13 4 2 31

Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSİ VARLI 164 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
139,415 217,950 11 35 35 35 5039

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
144,020 197,790 10 62 62 62 6072

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 12 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Matematik-2 40 6 11 3,25 8 7,48 4,11 11,02

Fizik 14 1 4 0,00 0 2,30 1,89 3,71

Kimya 13 0 3 -0,75 -6 1,50 1,62 3,52

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 2,58 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 1 7 -0,75 -2 6,38 5,39 10,92

Toplam: 280 55 45 44,19 16 55,19 65,41 75,66

Matematik  AceE  cEB  b  cEeb b      c A       ba 

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Fen Bilimleri  cbe       eE d        cd               

Cevap Anahtarı B BBABADCADECCEECDEBECACBAEDADABDDEDBAECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 6 11 15

Matematik-2 40 6 11 15

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 2 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 1 7 3

Fizik 14 1 4 7

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 0 3 0

Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0
Anorganik ve Organik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0

Biyoloji 13 0 0 0

Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKERİYA 58 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
192,477 217,950 3 5 5 5 2838

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
154,090 197,790 4 52 52 52 5580

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 12 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 -0,25 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,75 2,45 2,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 1,17 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,75 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 1,17 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 5 -1,25 -21 -0,08 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 0 5 -1,25 -3 3,50 13,86 9,15

Matematik-2 40 10 8 8,00 20 7,48 4,11 11,02

Fizik 14 4 5 2,75 20 2,30 1,89 3,71

Kimya 13 1 3 0,25 2 1,50 1,62 3,52

Biyoloji 13 5 2 4,50 35 2,58 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 10 10 7,50 19 6,38 5,39 10,92

Toplam: 280 68 50 55,94 20 55,19 65,41 75,66

Sosyal-2                                         **cb* 

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik cB AcdEE cC    E adEdBCb    A           

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Fen Bilimleri b  aAe b A cCEe        D cdeCbA  DE B   

Cevap Anahtarı A CEBBABADCADECECBCEDBECADAAEBCDABDDEDBAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Sosyal-2 46 0 5 0

Tarih-2 11 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 0 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 5 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 1 0
Birey ve Toplum 1 0 1 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 1 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 10 8 25

Matematik-2 40 10 8 25

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 1 0 100
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 1 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 10 10 25

Fizik 14 4 5 29

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 1 3 8

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKSOY 19 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
192,510 217,950 2 4 4 4 2836

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
151,440 197,790 7 58 58 58 5724

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 12 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Matematik-2 40 8 5 6,75 17 7,48 4,11 11,02

Fizik 14 3 3 2,25 16 2,30 1,89 3,71

Kimya 13 4 4 3,00 23 1,50 1,62 3,52

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 2,58 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 11 12 8,00 20 6,38 5,39 10,92

Toplam: 280 67 44 56,44 20 55,19 65,41 75,66

Matematik  B dcaE   e    EA E cBC     A           

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Fen Bilimleri         eAaEbEaBd     ADcAbadD   ecDBeE 

Cevap Anahtarı A CEBBABADCADECECBCEDBECADAAEBCDABDDEDBAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 8 5 20

Matematik-2 40 8 5 20

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 2 2 0 100
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 11 12 28

Fizik 14 3 3 21

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 1 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 1 0 100
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 4 4 31

Periyodik Özellikler 1 0 1 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Anorganik ve Organik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri 1 0 1 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 13 4 5 31

Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 1 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN YAMAN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
197,200 217,950 2 3 3 3 2714

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
153,560 197,790 4 54 54 54 5612

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 5 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Matematik-2 40 10 9 7,75 19 9,55 4,11 11,02

Fizik 14 3 4 2,00 14 1,95 1,89 3,71

Kimya 13 5 3 4,25 33 3,90 1,62 3,52

Biyoloji 13 3 3 2,25 17 1,10 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 11 10 8,50 21 6,95 5,39 10,92

Toplam: 280 69 46 57,94 21 58,19 65,41 75,66

Matematik aAcBE  eda C AeEEb     e   cCA         B

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Fen Bilimleri   Ae  dA ab E C    abC AEDbD    c ceE  C

Cevap Anahtarı B BBABADCADECCEECDEBECACBAEDADABDDEDBAECBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 10 9 25

Matematik-2 40 10 9 25

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 1 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100

Fen Bilimleri 40 11 10 28

Fizik 14 3 4 21

İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 5 3 38

Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 1 0
Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Anorganik ve Organik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 3 23

Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
H DERVİŞOĞLU 60 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
206,272 217,950 1 2 2 2 2519

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
161,510 197,790 1 44 44 44 5138

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 5 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Matematik-2 40 13 6 11,50 29 9,55 4,11 11,02

Fizik 14 4 4 3,00 21 1,95 1,89 3,71

Kimya 13 6 1 5,75 44 3,90 1,62 3,52

Biyoloji 13 1 4 0,00 0 1,10 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 11 9 8,75 22 6,95 5,39 10,92

Toplam: 280 72 42 61,94 22 58,19 65,41 75,66

Matematik cB ADBE  e    CEAecEAc      AC   c  B   

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Fen Bilimleri C   Ae  dA abEC C     ADbAE  b    c cdE 

Cevap Anahtarı A CEBBABADCADECECBCEDBECADAAEBCDABDDEDBAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 13 6 33

Matematik-2 40 13 6 33

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 2 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 11 9 28

Fizik 14 4 4 29

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 1 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 6 1 46

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Anorganik ve Organik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri 1 0 1 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 13 1 4 8

Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. 1 0 0 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİS BENİCE 71 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
191,135 217,950 3 8 8 8 2876

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
156,740 197,790 3 48 48 48 5426

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 5 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Matematik-2 40 12 11 9,25 23 9,55 4,11 11,02

Fizik 14 3 2 2,50 18 1,95 1,89 3,71

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,90 1,62 3,52

Biyoloji 13 3 8 1,00 8 1,10 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 10 13 6,75 17 6,95 5,39 10,92

Toplam: 280 70 51 57,69 21 58,19 65,41 75,66

Matematik da AcBEbCe e  CEACcbAc      AC   e  B  b

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Fen Bilimleri a Bc    C    ECB E  a c  AcdbDcebD Ddcd 

Cevap Anahtarı A CEBBABADCADECECBCEDBECADAAEBCDABDDEDBAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 12 11 30

Matematik-2 40 12 11 30

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 2 0 1 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 10 13 25

Fizik 14 3 2 21

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 1 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 4 3 31

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 1 0 100
Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Anorganik ve Organik Bileşikler 1 0 0 0
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 0 1 0

Biyoloji 13 3 8 23

Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. 1 0 1 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 1 0 100
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM K 300 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
182,790 217,950 5 12 12 12 3075

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
153,560 197,790 4 54 54 54 5612

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 5 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Matematik-2 40 10 9 7,75 19 9,55 4,11 11,02

Fizik 14 3 3 2,25 16 1,95 1,89 3,71

Kimya 13 4 3 3,25 25 3,90 1,62 3,52

Biyoloji 13 1 3 0,25 2 1,10 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 8 9 5,75 14 6,95 5,39 10,92

Toplam: 280 66 45 55,19 20 58,19 65,41 75,66

Matematik da AcBE  e    CEACcb ca     AC   c  B   

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Fen Bilimleri     Ae  dA  bECc   cd  D AE  b      cdE 

Cevap Anahtarı A CEBBABADCADECECBCEDBECADAAEBCDABDDEDBAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 10 9 25

Matematik-2 40 10 9 25

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 2 0 2 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 8 9 20

Fizik 14 3 3 21

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Basit Harmonik Hareket 1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 1 0 100
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 1 0 100

Kimya 13 4 3 31

Periyodik Özellikler 1 1 0 100
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 1 0
Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 1 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 1 0
pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Anorganik ve Organik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 13 1 3 8

Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. 1 0 0 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL AVCI 218 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SAY
186,622 217,950 4 10 10 10 2991

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
161,510 197,790 1 44 44 44 5138

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 5 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Matematik-2 40 13 6 11,50 29 9,55 4,11 11,02

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,95 1,89 3,71

Kimya 13 3 0 3,00 23 3,90 1,62 3,52

Biyoloji 13 2 0 2,00 15 1,10 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 5 0 5,00 13 6,95 5,39 10,92

Toplam: 280 66 33 58,19 21 58,19 65,41 75,66

Matematik  a A BE  Dd   CEACcbA       AC E c  B  a

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Fen Bilimleri                        D AE  D        E 

Cevap Anahtarı A CEBBABADCADECECBCEDBECADAAEBCDABDDEDBAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Matematik 40 13 6 33

Matematik-2 40 13 6 33

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Türevin Uygulamaları 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 1 0 100
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 1 0 33
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 1 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 1 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0

Fen Bilimleri 40 5 0 13

Fizik 14 0 0 0

Net kuvvet etkisindeki cismin hareketi ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Limit hız kavramını açıklar. 1 0 0 0
İtme ve çizgisel momentum kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Hava direncinin ihmal edildiği ortamda düşen cisimlerin hareketlerini analiz eder. 1 0 0 0
Açısal momentumun korunumunu günlük hayattan örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Basit Harmonik Hareket 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Alternatif ve doğru akımı karşılaştırır. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Radyoaktif bozunma sonucu atomun kütle numarası, atom numarası ve enerjisindeki değişimi açıklar. 1 0 0 0
Atom altı parçacıkların özelliklerini temel düzeyde açıklar. 1 0 0 0
Fotoelektronların sahip olduğu maksimum kinetik enerji, durdurma gerilimi ve metalin eşik enerjisi arasındaki matematiksel ilişkiyi açıklar.1 0 0 0
Doppler olayının etkilerini ışık ve ses dalgalarından örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Görüntüleme cihazlarının çalışma prensiplerini açıklar. 1 0 0 0

Kimya 13 3 0 23

Periyodik Özellikler 1 0 0 0
Gazların Özellikleri ve Gaz Yasaları 1 0 0 0
Çözücü Çözünen Etkileşimleri 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkime Hızını Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Dengeyi Etkileyen Faktörler 1 0 0 0
Sulu ortamlarda çözünme-çökelme dengelerini açıklar. 1 0 0 0
pH ve pOH kavramlarını suyun oto-iyonizasyonu üzerinden açıklar. 1 0 0 0
Elektrot ve elektrokimyasal hücre kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Anorganik ve Organik Bileşikler 1 1 0 100
Karbonil Bileşikleri 1 0 0 0
Basit alkinlerin adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100
Basit alkanların adlarını, formüllerini, özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. 1 1 0 100

Biyoloji 13 2 0 15

Bitki gelişiminde hormonların etkisini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisini açıklar. 1 0 0 0
Nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Üriner sistemin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Tohum çimlenmesini gözleyebileceği deney tasarlar. 1 0 0 0
Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Üreme sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Fotosentezin canlılar açısından önemini sorgular. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
Solunum sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA 161 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
190,377 190,260 4 39 39 39 1617

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
155,530 197,790 6 50 50 50 5497

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 6 14 2,50 10 6,21 9,77 5,82

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,83 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,25 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 20 4,00 10 10,29 15,04 10,02

Tarih-2 11 1 4 0,00 0 0,92 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 2,17 2,45 2,19

Felsefe 6 4 1 3,75 63 2,29 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 1,96 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,21 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 14 14 10,50 26 11,54 13,86 9,15

Matematik-2 40 0 4 -1,00 -3 1,67 4,11 11,02

Toplam: 280 71 65 55,19 20 66,15 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEdbcd ecbceD caaDBb eE c  E    cdcDb bE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 da   e   Aa DeB  c e a ABcCEbAbebCBDCDbB      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik           b       cbe                   

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 20 23

Edebiyat 24 6 14 25

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 3 10

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 3 33

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 14 14 30

Tarih-2 11 1 4 9

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 2 4 18

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 4 1 67

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 4 33

1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 0 4 0

Matematik-2 40 0 4 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM BAZ 8 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
277,212 190,260 1 9 9 9 233

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
148,002 217,950 3 20 20 20 4564

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
237,283 197,790 1 16 16 16 1272

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 11 12 8,00 33 6,21 9,77 5,82

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,83 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,25 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 15 17,25 43 10,29 15,04 10,02

Tarih-2 11 4 4 3,00 27 0,92 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 2,17 2,45 2,19

Felsefe 6 3 1 2,75 46 2,29 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 1,96 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 4,21 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 21 7 19,25 48 11,54 13,86 9,15

Matematik-2 40 7 6 5,50 14 1,67 4,11 11,02

Toplam: 280 97 55 83,69 30 66,15 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CadeDEcbBAcCaAA DDabadEaDBCE eD AdDD BcE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 CEde dd  ADCcCeEDA C  EAB b    BDCBDCDE       

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik  d AcBE   eA  Cb  E A b e               

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 15 53

Edebiyat 24 11 12 46

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MASAL/FABL 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
TİYATRO 2 0 2 0
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 6 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 1 67

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 21 7 46

Tarih-2 11 4 4 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 1 0 100
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 6 2 55

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 3 1 50

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 3 0 50

1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 7 6 18

Matematik-2 40 7 6 18

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN KINAY 59 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
244,847 190,260 2 24 24 24 507

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
164,580 217,950 1 14 14 14 3743

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
214,780 197,790 2 25 25 25 2175

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 11 11 8,25 34 6,21 9,77 5,82

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,83 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,25 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 16 14,00 35 10,29 15,04 10,02

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 0,92 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 3 7 1,25 11 2,17 2,45 2,19

Felsefe 6 5 1 4,75 79 2,29 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 1,96 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,21 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 19 16 15,00 38 11,54 13,86 9,15

Matematik-2 40 3 1 2,75 7 1,67 4,11 11,02

Fizik 14 3 0 3,00 21 1,75 1,89 3,71

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 -0,12 1,62 3,52

Biyoloji 13 2 2 1,50 12 1,25 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 5 3 4,25 11 2,88 5,39 10,92

Toplam: 280 93 63 77,69 28 66,15 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEdDDd acA bDAbaDDdCacaCDa de a AdDD BAE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 C dbBe  ebae CadadeCEadABBCEaA BDCBDCDaB      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik    d BE           E                     

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Fen Bilimleri C  B         E         c   dC        dE 

Cevap Anahtarı A CEBBABADCADECECBCEDBECADAAEBCDABDDEDBAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 16 45

Edebiyat 24 11 11 46

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 0 1 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 5 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 0 83

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 19 16 41

Tarih-2 11 2 6 18

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 7 27

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 6 5 1 83

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 4 1 67

1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 3 1 8

Matematik-2 40 3 1 8

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER ÇALIŞIRR 44 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
183,517 190,260 5 42 42 42 1818

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
152,757 217,950 2 17 17 17 4251

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
185,368 197,790 4 38 38 38 3744

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 7 15 3,25 14 6,21 9,77 5,82

Tarih-1 10 3 4 2,00 20 1,83 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,25 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 21 7,75 19 10,29 15,04 10,02

Tarih-2 11 2 7 0,25 2 0,92 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 5 2 4,50 41 2,17 2,45 2,19

Felsefe 6 2 4 1,00 17 2,29 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 1,96 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 4,21 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 12 20 7,00 18 11,54 13,86 9,15

Matematik-2 40 5 4 4,00 10 1,67 4,11 11,02

Fizik 14 1 2 0,50 4 1,75 1,89 3,71

Kimya 13 0 0 0,00 0 -0,12 1,62 3,52

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,25 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 2 2 1,50 4 2,88 5,39 10,92

Toplam: 280 80 74 61,94 22 66,15 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEbDcd bdccCebA DbcbecEac Cd dD AdbDa AE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 a daed aaAD DbeE AA  DaABabbae aD aDCacd      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik d  AcB     AE C       a e               

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Fen Bilimleri    c aA                          D      

Cevap Anahtarı A CEBBABADCADECECBCEDBECADAAEBCDABDDEDBAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 21 33

Edebiyat 24 7 15 29

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 2 0
TİYATRO 2 0 2 0
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 4 30

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 12 20 26

Tarih-2 11 2 7 18

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 5 2 45

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 2 4 33

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 1 3 17

1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 33

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 5 4 13

Matematik-2 40 5 4 13

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEVAL SÖNMEZSOY 26 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
161,672 190,260 6 46 46 46 2550

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
159,685 197,790 5 46 46 46 5235

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 7 13 3,75 16 6,21 9,77 5,82

Tarih-1 10 1 1 0,75 8 1,83 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 2,25 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 14 4,50 11 10,29 15,04 10,02

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 0,92 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,17 2,45 2,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 2,29 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 1,96 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 4,21 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 5 1 4,75 12 11,54 13,86 9,15

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 1,67 4,11 11,02

Toplam: 280 61 43 50,69 18 66,15 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEAD d eabEeabd bcBC aadD    e          

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 C                                  DCDbB      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik         e                               

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 8 14 20

Edebiyat 24 7 13 29

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 1 1 10

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 5 1 11

Tarih-2 11 1 0 9

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 0 0 0

1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BELİM 55 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
233,782 190,260 3 30 30 30 669

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
208,113 197,790 3 28 28 28 2489

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 14 10 11,50 48 6,21 9,77 5,82

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,83 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,25 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 19 14,25 36 10,29 15,04 10,02

Tarih-2 11 2 5 0,75 7 0,92 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 2 5 0,75 7 2,17 2,45 2,19

Felsefe 6 2 2 1,50 25 2,29 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 1,96 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,21 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 16 13 12,75 32 11,54 13,86 9,15

Matematik-2 40 0 4 -1,00 -3 1,67 4,11 11,02

Toplam: 280 83 63 67,69 24 66,15 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 ADdEbbcAcDEAbEDCaacBECdDCA dc cdDdaBdceD

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2 Dae aa aC  CaEa c   caAeaC   ECDCaCDEBBD      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Matematik  d cd  c                                

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 19 19 48

Edebiyat 24 14 10 58

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
TİYATRO 2 0 2 0
ROMAN 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 5 30

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 4 33

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 16 13 35

Tarih-2 11 2 5 18

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 5 18

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 2 2 33

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 4 1 67

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 0 4 0

Matematik-2 40 0 4 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN BAR* 117 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
186,737 190,260 6 41 41 41 1712

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
244,108 197,790 4 14 14 14 1064

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 16 6 14,50 60 14,33 9,77 5,82

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 4,12 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 3,79 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 9 20,75 52 22,25 15,04 10,02

Matematik-2 40 2 7 0,25 1 1,25 4,11 11,02

Toplam: 280 73 43 62,69 22 77,48 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEbDedADBcaCDAA DDdCB ECD Cd AD   ccE AE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Matematik  d daeE  bad      E                     

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 23 9 58

Edebiyat 24 16 6 67

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MASAL/FABL 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Matematik 40 2 7 5

Matematik-2 40 2 7 5

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 1 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Türevin Uygulamaları 2 0 0 0
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLZAR DİNLER 162 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
275,352 190,260 3 12 12 12 251

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
226,905 197,790 6 19 19 19 1638

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 15 7 13,25 55 14,33 9,77 5,82

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 4,12 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 3,79 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 14 17,50 44 22,25 15,04 10,02

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 2,15 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 2,05 2,45 2,19

Felsefe 6 3 2 2,50 42 2,85 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 3,25 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,50 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 22 13 18,75 47 14,80 13,86 9,15

Toplam: 280 91 54 77,94 28 77,48 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEbDDEADddEeDAA DDBCa baDabE be cdaDE AE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 CdBDee EeADCaaB aAAeEaaAB CbaA  DCBDCDcB      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 14 53

Edebiyat 24 15 7 63

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 2 0 100
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 2 6 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 1 67

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 22 13 48

Tarih-2 11 6 4 55

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 5 5 45

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 6 3 2 50

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 3 1 50

1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NEŞE ÇETİNKAYA 4 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
328,282 190,260 1 2 2 2 47

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
139,205 217,950 4 36 36 36 5054

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
278,290 197,790 1 1 1 1 350

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 19 4 18,00 75 14,33 9,77 5,82

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 4,12 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,79 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 27,00 68 22,25 15,04 10,02

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 2,15 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 2,05 2,45 2,19

Felsefe 6 5 1 4,75 79 2,85 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 4 0 4,00 67 3,25 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,50 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 26 11 23,25 58 14,80 13,86 9,15

Matematik-2 40 2 3 1,25 3 1,25 4,11 11,02

Toplam: 280 105 49 93,19 33 77,48 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEbDDdADBcECDAA DDdCBBECDaCE ADbA cDEeAE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 CdBDee EeADCaaBEaAcCEaaABBCECA  DCBDCcEB      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik be A   b          E                     

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 8 73

Edebiyat 24 19 4 79

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 2 0 100
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MASAL/FABL 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 26 11 57

Tarih-2 11 6 4 55

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 6 5 55

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 6 5 1 83

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 4 0 67

1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 2 3 5

Matematik-2 40 2 3 5

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN UYSAL 194 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
248,707 190,260 4 20 20 20 458

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
139,722 217,950 3 34 34 34 5020

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
271,125 197,790 3 3 3 3 443

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 16 7 14,25 59 14,33 9,77 5,82

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,12 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,79 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 10 25,50 64 22,25 15,04 10,02

Tarih-2 11 0 3 -0,75 -7 2,15 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 1 2 0,50 5 2,05 2,45 2,19

Felsefe 6 3 1 2,75 46 2,85 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 3,25 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,50 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 11 8 9,00 23 14,80 13,86 9,15

Matematik-2 40 2 2 1,50 4 1,25 4,11 11,02

Toplam: 280 89 47 77,69 28 77,48 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEbDedAcBcaCDAA DDBCBcECDaCEBAD cEcDEBAE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 e  ae         c   dC  aAB C   E bCBDCDEd      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik    Ac E  b                              

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 10 70

Edebiyat 24 16 7 67

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MASAL/FABL 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 2 70

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 6 5 1 83

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 11 8 24

Tarih-2 11 0 3 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 2 9

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 3 1 50

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 1 33

1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 2 2 5

Matematik-2 40 2 2 5

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAŞAK 98 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
222,752 190,260 5 31 31 31 835

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
143,927 217,950 1 23 23 23 4798

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
229,025 197,790 5 18 18 18 1555

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 11 11 8,25 34 14,33 9,77 5,82

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 4,12 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 3,79 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 14 17,50 44 22,25 15,04 10,02

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 2,15 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 2 7 0,25 2 2,05 2,45 2,19

Felsefe 6 1 1 0,75 13 2,85 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 3,25 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,50 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 12 13 8,75 22 14,80 13,86 9,15

Matematik-2 40 3 8 1,00 3 1,25 4,11 11,02

Fizik 14 0 0 0,00 0 0,00 1,89 3,71

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,62 3,52

Biyoloji 13 1 0 1,00 8 1,00 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 1,00 5,39 10,92

Toplam: 280 85 62 69,94 25 77,48 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CabbedADa ceDAecDDdCB ECD Cd AD AcDDEeAE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 Cd   d   AbCa abcbce D  Bd     BcCBDCDEd      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik bBbdaeEbb        e                     D

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Fen Bilimleri                                       E 

Cevap Anahtarı A CEBBABADCADECECBCEDBECADAAEBCDABDDEDBAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 14 53

Edebiyat 24 11 11 46

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 2 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 12 13 26

Tarih-2 11 2 3 18

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 2 7 18

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 1 1 17

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 1 33

1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 3 8 8

Matematik-2 40 3 8 8

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP BALKI 216 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
275,552 190,260 2 11 11 11 248

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
141,275 217,950 2 30 30 30 4939

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
271,433 197,790 2 2 2 2 438

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 19 5 17,75 74 14,33 9,77 5,82

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 4,12 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 3,79 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 11 25,25 63 22,25 15,04 10,02

Tarih-2 11 1 3 0,25 2 2,15 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 2 4 1,00 9 2,05 2,45 2,19

Felsefe 6 4 2 3,50 58 2,85 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 6 0 6,00 100 3,25 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,50 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 17 11 14,25 36 14,80 13,86 9,15

Matematik-2 40 3 3 2,25 6 1,25 4,11 11,02

Toplam: 280 96 52 83,44 30 77,48 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 bDCEADBcacEAAEDCDCBeECBDCAddDbdED EeAEcD

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2 ae    A e   c b dCE  acBECEeAECDCBCDadBD      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Matematik  Ac E  b       E e                      

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 11 70

Edebiyat 24 19 5 79

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MASAL/FABL 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 4 50

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 17 11 37

Tarih-2 11 1 3 9

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 4 18

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 4 2 67

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 6 0 100

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 3 3 8

Matematik-2 40 3 3 8

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ALGAN 176 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
181,347 190,260 10 44 44 44 1890

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
152,142 217,950 1 18 18 18 4280

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
250,500 197,790 4 12 12 12 919

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 10 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 17 6 15,50 65 11,20 9,77 5,82

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 2,02 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,95 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 19,00 48 16,18 15,04 10,02

Matematik-2 40 9 6 7,50 19 2,56 4,11 11,02

Toplam: 280 79 45 68,19 24 73,12 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 dEADedAbcAaCDAAEDDBCB ECcaC  A  ddeDE Ac

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Matematik ae ADBE  ee  d EACE c C                 

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 MAT2
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 12 55

Edebiyat 24 17 6 71

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 2 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Matematik 40 9 6 23

Matematik-2 40 9 6 23

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri 1 0 0 0
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Üstel, logaritmik denklemlerin ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Aritmetik ve geometrik dizilerin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 1 0 100
Dizi kavramını fonksiyon kavramıyla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Limit ile ilgili özellikleri belirterek uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun mutlak maksimum ve mutlak minimum, yerel maksimum, yerel minimum noktalarını belirler. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun bir noktadaki limiti, soldan limit ve sağdan limit kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Türevin Uygulamaları 2 1 0 50
Maksimum ve minimum problemlerini türev yardımıyla çözer. 1 0 0 0
Belirli integral ile alan hesabı yapar. 3 0 0 0
Belirli integralin özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Toplam-Fark ve İki kat Açı Formülleri 1 0 0 0
Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 3 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 3 0 0 0
Küre, dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin alan ve hacim bağıntılarını oluşturarak işlemler yapar. 2 0 0 0
Çemberde teğet, kiriş, çap, yay ve kesen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Merkezi ve yarıçapı verilen çemberin denklemini oluşturur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HEJA BALKU 262 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
304,032 190,260 2 6 6 6 107

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
138,170 217,950 8 37 37 37 5096

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
263,123 197,790 1 5 5 5 596

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 10 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 17 7 15,25 64 11,20 9,77 5,82

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,02 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,95 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 16,18 15,04 10,02

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 2,03 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 2,75 2,45 2,19

Felsefe 6 4 0 4,00 67 3,19 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 2,56 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,86 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 23 11 20,25 51 14,39 13,86 9,15

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 2,56 4,11 11,02

Toplam: 280 99 50 86,94 31 73,12 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEdDcdbDcAECaAAEDeBCBBECDBCa Aa AaDDEaAE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 C BDBe EebcCaCeEaAAC b AB CECA BDCBDCecd      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik  B e                                    

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 68

Edebiyat 24 17 7 71

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Divan Şiiri 2 2 0 100
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
TİYATRO 2 2 0 100
ROMAN 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 3 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 23 11 50

Tarih-2 11 5 4 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 4 55

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 4 0 67

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 5 0 83

1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 0 1 0
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM 101 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
188,397 190,260 9 40 40 40 1669

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
143,862 217,950 2 24 24 24 4800

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
209,958 197,790 6 27 27 27 2411

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 10 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 13 6 11,50 48 11,20 9,77 5,82

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 2,02 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 2 3 1,25 21 2,95 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 13 12,75 32 16,18 15,04 10,02

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 2,03 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 2,75 2,45 2,19

Felsefe 6 0 0 0,00 0 3,19 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 2 0 2,00 33 2,56 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 3,86 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 6 4 5,00 13 14,39 13,86 9,15

Matematik-2 40 4 2 3,50 9 2,56 4,11 11,02

Toplam: 280 74 46 62,94 22 73,12 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 bDCEAc Aac AA DCaC  aCBD A  e cd ad AcbD

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2 ce    A C a   b                DC  D  B       

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Matematik  A BE    d     E e                      

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 13 40

Edebiyat 24 13 6 54

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 1 4 10

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 2 3 33

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 6 4 13

Tarih-2 11 2 3 18

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 0 1 0

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 0 0 0

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 0 33

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 33

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 4 2 10

Matematik-2 40 4 2 10

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNUR MALGAZ 136 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
253,352 190,260 4 17 17 17 401

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
143,862 217,950 2 24 24 24 4800

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
245,868 197,790 5 13 13 13 1014

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 10 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 15 5 13,75 57 11,20 9,77 5,82

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,02 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,95 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 19,75 49 16,18 15,04 10,02

Tarih-2 11 3 0 3,00 27 2,03 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 0 2 -0,50 -5 2,75 2,45 2,19

Felsefe 6 4 0 4,00 67 3,19 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 2,56 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 3,86 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 14 3 13,25 33 14,39 13,86 9,15

Matematik-2 40 5 6 3,50 9 2,56 4,11 11,02

Toplam: 280 89 45 78,19 28 73,12 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEcDeEADcdaCDAA DDBC  E D aEa e A bDE AE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2    DB    A        be   AB CEC c DCBDCD        

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik aB ADdd  c    a  CE e                   

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 9 55

Edebiyat 24 15 5 63

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 3 30

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 1 67

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 14 3 30

Tarih-2 11 3 0 27

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 2 0

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 4 0 67

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 3 1 50

1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 5 6 13

Matematik-2 40 5 6 13

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA MUKYAZ 191 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
309,932 190,260 1 5 5 5 90

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
142,310 217,950 4 28 28 28 4870

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
259,668 197,790 2 6 6 6 673

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 10 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 16 7 14,25 59 11,20 9,77 5,82

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,02 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,95 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 13 22,75 57 16,18 15,04 10,02

Tarih-2 11 5 4 4,00 36 2,03 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 2,75 2,45 2,19

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,19 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 2,56 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,86 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 25 11 22,25 56 14,39 13,86 9,15

Matematik-2 40 6 13 2,75 7 2,56 4,11 11,02

Toplam: 280 105 64 89,44 32 73,12 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 dEdDcdADcA CDAAEDeBCBBaCeBbEBAcCAdDDEdAc

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 C BDBe EebcCDCaEaAACdDaAB CEbA BDCBDCDcd      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik aB dcdEd  edEEeaAC be a           a     

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 13 65

Edebiyat 24 16 7 67

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 1 0 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
TİYATRO 2 2 0 100
ROMAN 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 4 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 25 11 54

Tarih-2 11 5 4 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 8 3 73

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 6 4 1 67

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 4 1 67

1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 6 13 15

Matematik-2 40 6 13 15

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTUNER 410 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
242,312 190,260 6 25 25 25 538

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
140,240 217,950 7 33 33 33 4992

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
206,248 197,790 8 30 30 30 2588

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 10 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 10 10 7,50 31 11,20 9,77 5,82

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,02 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 2,95 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 17 12,75 32 16,18 15,04 10,02

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 2,03 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 6 4 5,00 45 2,75 2,45 2,19

Felsefe 6 2 0 2,00 33 3,19 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 2,56 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,86 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 18 11 15,25 38 14,39 13,86 9,15

Matematik-2 40 3 5 1,75 4 2,56 4,11 11,02

Toplam: 280 86 60 71,44 26 73,12 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CadDDdceB ECccA DDB  aabcdCEade AEcDE Ac

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2    DBecc AcCaCBEa dCEe  B  Eae  DCBDCDEd      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik  c A  d C  d      c  a              B   

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 17 43

Edebiyat 24 10 10 42

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MASAL/FABL 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 4 5 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 2 50

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 18 11 39

Tarih-2 11 3 4 27

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 4 55

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 6 2 0 33

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 2 33

1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 3 5 8

Matematik-2 40 3 5 8

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PELİN BAZ 224 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
214,082 190,260 7 34 34 34 995

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
173,040 197,790 10 43 43 43 4421

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 10 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 7 6 5,50 23 11,20 9,77 5,82

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 2,02 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 1 2 0,50 8 2,95 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 8 7,00 18 16,18 15,04 10,02

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 2,03 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 2,75 2,45 2,19

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,19 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 2,56 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,86 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 14 3 13,25 33 14,39 13,86 9,15

Toplam: 280 71 38 61,94 22 73,12 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1  DeE c A aE   bCaC    dD      A    c c D

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2           d           ABaC BA CDCBCDEBdD      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 8 23

Edebiyat 24 7 6 29

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 0 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 0 1 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 1 0 10

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 2 17

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 14 3 30

Tarih-2 11 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 4 1 67

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 5 0 83

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA ETİĞ 204 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
200,837 190,260 8 37 37 37 1337

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
140,757 217,950 6 32 32 32 4965

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
183,693 197,790 9 39 39 39 3835

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 10 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 6 10 3,50 15 11,20 9,77 5,82

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 2,02 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 2,95 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 11 8,25 21 16,18 15,04 10,02

Tarih-2 11 0 1 -0,25 -2 2,03 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 2,75 2,45 2,19

Felsefe 6 4 0 4,00 67 3,19 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 1 0 1,00 17 2,56 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,86 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 11 4 10,00 25 14,39 13,86 9,15

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 2,56 4,11 11,02

Toplam: 280 72 42 61,94 22 73,12 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 bDed a AEed A aeDaB   d  dE   A    BA  D

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2        b    B a  C  c A ECE     C CDc BD      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Matematik  A  E                                   

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 11 28

Edebiyat 24 6 10 25

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 2 1 20

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 0 50

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 11 4 24

Tarih-2 11 0 1 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 2 18

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 4 0 67

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 0 17

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ 123 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
263,232 190,260 3 14 14 14 319

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
141,792 217,950 5 29 29 29 4905

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
251,443 197,790 3 10 10 10 887

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 10 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 18 3 17,25 72 11,20 9,77 5,82

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,02 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 2,95 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 3 21,25 53 16,18 15,04 10,02

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 2,03 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 2 3 1,25 11 2,75 2,45 2,19

Felsefe 6 4 2 3,50 58 3,19 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 2,56 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 3,86 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 16 7 14,25 36 14,39 13,86 9,15

Matematik-2 40 3 2 2,50 6 2,56 4,11 11,02

Toplam: 280 89 39 79,69 28 73,12 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEADDEAbcAaCDAA DDBC  EC           D BAE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 C Be       Ca e  e C  EABaCdaA   CBDCDEB      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik b  A  E           E e                   

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 3 55

Edebiyat 24 18 3 75

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 0 67

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 16 7 35

Tarih-2 11 2 1 18

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 3 18

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 4 2 67

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 2 1 33

1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 3 2 8

Matematik-2 40 3 2 8

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ ÇELİK 213 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
250,107 190,260 5 19 19 19 447

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
206,300 197,790 7 29 29 29 2585

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 10 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 10 8 8,00 33 11,20 9,77 5,82

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 2,02 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,95 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 14,00 35 16,18 15,04 10,02

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 2,03 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 2,75 2,45 2,19

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,19 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 1 3 0,25 4 2,56 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,86 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 19 12 16,00 40 14,39 13,86 9,15

Matematik-2 40 0 5 -1,25 -3 2,56 4,11 11,02

Toplam: 280 84 56 70,44 25 73,12 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 dDCE ac EDd A aCDb  bbBDCdEa  e D E AEaD

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2 DBb b AcCadCBE A C eDaABaCE e abC CD dBD      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Matematik  d  d    c     c         d              

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 12 43

Edebiyat 24 10 8 42

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 0 0
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 3 3 30

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 1 67

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 19 12 41

Tarih-2 11 4 5 36

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 2 55

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 4 1 67

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 3 17

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

1 0 1 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 0 5 0

Matematik-2 40 0 5 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERFN ÇETİN 125 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
247,322 190,260 4 21 21 21 478

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
143,345 217,950 2 26 26 26 4824

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
244,055 197,790 1 15 15 15 1068

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 18 4 17,00 71 11,21 9,77 5,82

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 3,38 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 2 0 2,00 33 1,08 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 6 19,50 49 15,67 15,04 10,02

Tarih-2 11 1 0 1,00 9 3,08 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 1 0 1,00 9 2,83 2,45 2,19

Felsefe 6 3 1 2,75 46 3,42 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 1,25 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 4,83 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 13 3 12,25 31 15,42 13,86 9,15

Matematik-2 40 4 3 3,25 8 1,75 4,11 11,02

Toplam: 280 86 39 76,69 27 74,15 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEbDDEAbcAaCDAA DDBCB ECDa  e     DD    

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 C                A     ABcC CeE DCBDCDb       

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik  e AcBE           E e                   

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 6 53

Edebiyat 24 18 4 75

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 1 2 10

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 0 33

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 13 3 28

Tarih-2 11 1 0 9

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 1 0 9

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 3 1 50

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 4 1 67

1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 4 3 10

Matematik-2 40 4 3 10

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ONUK 284 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
216,652 190,260 6 33 33 33 953

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
194,843 197,790 6 33 33 33 3243

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 10 14 6,50 27 11,21 9,77 5,82

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,38 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,08 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 23 11,25 28 15,67 15,04 10,02

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 3,08 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 2,83 2,45 2,19

Felsefe 6 2 4 1,00 17 3,42 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 1 5 -0,25 -4 1,25 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,83 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 17 23 11,25 28 15,42 13,86 9,15

Toplam: 280 82 73 64,19 23 74,15 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CbADeaebcbaCDcAdDbBCaabCcaCacdDCAEbDcBdc

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 CbabeeeEDbcbDCabaAbCEbdcdBdEaeaBedBDCDEB      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 23 43

Edebiyat 24 10 14 42

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 5 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 6 2 4 33

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 17 23 37

Tarih-2 11 3 8 27

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 5 6 45

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 6 2 4 33

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 1 5 17

1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TÜ *AN 251 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
263,197 190,260 2 15 15 15 321

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
230,753 197,790 2 17 17 17 1494

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 13 9 10,75 45 11,21 9,77 5,82

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,38 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,08 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 15 18,25 46 15,67 15,04 10,02

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 3,08 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 2,83 2,45 2,19

Felsefe 6 4 1 3,75 63 3,42 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 1,25 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 4,83 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 19 12 16,00 40 15,42 13,86 9,15

Toplam: 280 89 54 75,94 27 74,15 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 ADCa bcdaedAA DCDCacECBDbAEdDCAED cBcdcD

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2 b CeEDb C BCacaAb  CaaABaCE A abC  DEBBD      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 15 55

Edebiyat 24 13 9 54

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 7 2 70

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 4 33

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 19 12 41

Tarih-2 11 5 3 45

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 3 6 27

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 4 1 67

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 2 2 33

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

1 0 1 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 83

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT ALKAN 212 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
246,802 190,260 5 22 22 22 490

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
146,790 217,950 1 21 21 21 4615

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
204,965 197,790 5 31 31 31 2669

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 10 14 6,50 27 11,21 9,77 5,82

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,38 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,08 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 22 12,50 31 15,67 15,04 10,02

Tarih-2 11 3 8 1,00 9 3,08 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 2,83 2,45 2,19

Felsefe 6 4 2 3,50 58 3,42 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 1,25 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,83 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 21 19 16,25 41 15,42 13,86 9,15

Matematik-2 40 3 5 1,75 4 1,75 4,11 11,02

Fizik 14 1 2 0,50 4 0,50 1,89 3,71

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,62 3,52

Biyoloji 13 1 1 0,75 6 0,75 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 2 3 1,25 3 1,25 5,39 10,92

Toplam: 280 92 76 73,44 26 74,15 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 eEdDedeccdceaAAEDDdCBaEeDdCEadDdcEDDcdAc

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 eacDaCAceebCbCBEaAACEcEdBdCECcbceCaDCDcB      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik    AcdE  D        c e     a             

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Fen Bilimleri a      b     E               b    E     

Cevap Anahtarı A CEBBABADCADECECBCEDBECADAAEBCDABDDEDBAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 22 45

Edebiyat 24 10 14 42

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 5 5 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 3 50

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 21 19 46

Tarih-2 11 3 8 27

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 8 3 73

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 6 4 2 67

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 4 33

1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 3 5 8

Matematik-2 40 3 5 8

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTEN ABAY 192 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
263,162 190,260 3 16 16 16 322

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
141,275 217,950 3 30 30 30 4939

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
220,133 197,790 4 23 23 23 1919

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 14 8 12,00 50 11,21 9,77 5,82

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 3,38 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 1,08 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 11 15,25 38 15,67 15,04 10,02

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 3,08 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 3 5 1,75 16 2,83 2,45 2,19

Felsefe 6 5 1 4,75 79 3,42 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 1,25 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,83 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 20 9 17,75 44 15,42 13,86 9,15

Matematik-2 40 3 3 2,25 6 1,75 4,11 11,02

Toplam: 280 89 50 76,94 27 74,15 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 dDeE DadcedAAEDCDCBa CBDCAE    c a B  a 

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2 DBb  DA C BCBaaAb   aaABaCEBA a   CDEBBc      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Matematik  AcdE  D       c                        

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 11 45

Edebiyat 24 14 8 58

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 2 30

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 20 9 43

Tarih-2 11 6 1 55

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 3 5 27

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 5 1 83

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

1 0 1 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 3 3 8

Matematik-2 40 3 3 8

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN ACAR 189 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
275,897 190,260 1 10 10 10 242

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
225,093 197,790 3 21 21 21 1704

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 6 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 16 6 14,50 60 11,21 9,77 5,82

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,38 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 1,08 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 11 17,25 43 15,67 15,04 10,02

Tarih-2 11 6 2 5,50 50 3,08 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 2,83 2,45 2,19

Felsefe 6 5 1 4,75 79 3,42 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 1,25 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,83 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 21 8 19,00 48 15,42 13,86 9,15

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 1,75 4,11 11,02

Toplam: 280 89 47 77,69 28 74,15 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 eEdDeEADcd CDAAEDDBCBa CeaCEBA   ca b   

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 C BDBb  DAaba BaDA   adABBCEa   D BDCDEB      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik                   c                     

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 11 50

Edebiyat 24 16 6 67

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 1 0 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 4 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 0 2 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 21 8 46

Tarih-2 11 6 2 55

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 4 27

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 5 1 83

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 1 1 17

1 0 1 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE İŞCAN 219 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
180,402 190,260 6 45 45 45 1920

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
156,368 197,790 5 49 49 49 5447

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 7 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 5 4 4,00 17 5,89 9,77 5,82

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 1,82 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 0 1 -0,25 -4 1,93 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 5 3,75 9 9,64 15,04 10,02

Tarih-2 11 0 9 -2,25 -20 -0,04 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 2 7 0,25 2 0,93 2,45 2,19

Felsefe 6 4 2 3,50 58 2,50 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 2,50 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,18 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 14 21 8,75 22 9,07 13,86 9,15

Toplam: 280 67 53 54,19 19 61,33 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEdDcE  cA             d              d 

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 d eaed bebbCaeBda eb caABeCE AaBDCBDCDba      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 5 13

Edebiyat 24 5 4 21

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 0 0
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 0 0 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 1 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 14 21 30

Tarih-2 11 0 9 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 2 7 18

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 4 2 67

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 4 1 67

1 0 0 0
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEKİYE ÖZDEMİR 203 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
152,432 190,260 7 47 47 47 2877

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
144,825 197,790 7 61 61 61 6045

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 7 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 4 10 1,50 6 5,89 9,77 5,82

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 1,82 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 0 2 -0,50 -8 1,93 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 14 1,50 4 9,64 15,04 10,02

Tarih-2 11 0 9 -2,25 -20 -0,04 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 2 7 0,25 2 0,93 2,45 2,19

Felsefe 6 2 4 1,00 17 2,50 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 2,50 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 2,25 38 3,18 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 11 25 4,75 12 9,07 13,86 9,15

Toplam: 280 64 66 47,94 17 61,33 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEdccE  cA  e c  b  d cd  e   c A c   d 

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 d eaeddbbb CaeBda eb caABebbCAaBDdcDCDba      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 5 14 13

Edebiyat 24 4 10 17

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 0 0 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 0 0
Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 0 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 0 1 0
TİYATRO 2 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 1 2 10

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 2 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 11 25 24

Tarih-2 11 0 9 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 2 7 18

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 2 4 33

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 4 2 67

1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 3 50

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL 156 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
235,512 190,260 2 29 29 29 643

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
138,170 217,950 3 37 37 37 5096

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
201,563 197,790 3 32 32 32 2849

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 7 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 11 6 9,50 40 5,89 9,77 5,82

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 1,82 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 3 2 2,50 42 1,93 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 11 12,25 31 9,64 15,04 10,02

Tarih-2 11 1 2 0,50 5 -0,04 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 3 1 2,75 25 0,93 2,45 2,19

Felsefe 6 4 2 3,50 58 2,50 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 2,50 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 3,18 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 16 7 14,25 36 9,07 13,86 9,15

Matematik-2 40 1 1 0,75 2 1,38 4,11 11,02

Toplam: 280 80 46 68,94 25 61,33 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 dDCE DcAEcEdc  CDC   Cd   a b A e  BAceD

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2  B   ee    CBd A      ABaCEcA CbCBCD dBD      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Matematik     E                        c          

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 11 38

Edebiyat 24 11 6 46

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 2 0 100
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 0 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
TİYATRO 2 0 1 0
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 1 3 10

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 3 2 50

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 16 7 35

Tarih-2 11 1 2 9

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 1 27

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 4 2 67

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 4 1 67

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 67

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 1 1 3

Matematik-2 40 1 1 3

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN BYNDR 282 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
203,987 190,260 4 36 36 36 1251

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
214,833 197,790 2 24 24 24 2172

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 7 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 9 14 5,50 23 5,89 9,77 5,82

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,82 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 6 0 6,00 100 1,93 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 19 15,25 38 9,64 15,04 10,02

Tarih-2 11 3 6 1,50 14 -0,04 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 3 4 2,00 18 0,93 2,45 2,19

Felsefe 6 1 2 0,50 8 2,50 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 2,50 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 1,75 29 3,18 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 10 14 6,50 16 9,07 13,86 9,15

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 1,38 4,11 11,02

Toplam: 280 78 61 63,19 23 61,33 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 dDCadbedc EdAEbecCadEeBDacEBeCcbDBEBAEDD

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2 Dae dDbbC d BEaAbd   a da E    aC  DE d       

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Matematik  e                                      

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 19 50

Edebiyat 24 9 14 38

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 1 0 100
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 5 5 50

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 6 0 100

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 10 14 22

Tarih-2 11 3 6 27

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 4 27

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 1 2 17

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 1 1 17

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 1 33

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAYDAK 446 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
242,227 190,260 1 26 26 26 543

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
145,997 217,950 1 22 22 22 4686

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
265,773 197,790 1 4 4 4 538

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 7 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 15 7 13,25 55 5,89 9,77 5,82

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,82 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,93 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 24,25 61 9,64 15,04 10,02

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 -0,04 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 0 1 -0,25 -2 0,93 2,45 2,19

Felsefe 6 3 2 2,50 42 2,50 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 2 4 1,00 17 2,50 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 3,18 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 11 10 8,50 21 9,07 13,86 9,15

Matematik-2 40 2 0 2,00 5 1,38 4,11 11,02

Fizik 14 1 0 1,00 7 1,00 1,89 3,71

Kimya 13 0 0 0,00 0 0,00 1,62 3,52

Biyoloji 13 0 0 0,00 0 0,00 1,88 3,69

Fen Bilimleri 40 1 0 1,00 3 1,00 5,39 10,92

Toplam: 280 89 48 77,44 28 61,33 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEdDDdcbcAaCDAA DDBCB aCDBCcBADCAdaDcBAE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 Cb  B         a       aAB dECccabCaDCDEc      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Matematik       E C                               

Cevap Anahtarı A EBCADBEECDCAEECEACEEABCDABBDACBEDADCBBAD

Fen Bilimleri C                                       

Cevap Anahtarı A CEBBABADCADECECBCEDBECADAAEBCDABDDEDBAEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 11 68

Edebiyat 24 15 7 63

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Divan Şiiri 2 0 2 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 8 2 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 11 10 24

Tarih-2 11 2 1 18

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 1 0

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 3 2 50

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 4 33

1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 1 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0

Matematik 40 2 0 5

Matematik-2 40 2 0 5

Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEZGİN 0 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
182,262 190,260 5 43 43 43 1864

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
155,085 197,790 6 51 51 51 5527

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 7 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 4 15 0,25 1 5,89 9,77 5,82

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 1,82 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,93 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 22 3,50 9 9,64 15,04 10,02

Tarih-2 11 2 6 0,50 5 -0,04 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 0,93 2,45 2,19

Felsefe 6 3 1 2,75 46 2,50 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 2 1 1,75 29 2,50 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 2,75 46 3,18 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 13 15 9,25 23 9,07 13,86 9,15

Toplam: 280 70 64 54,44 19 61,33 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 dbbD db  AaeDcc aDdba abD bda   AcDDcebE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 CacDad  ee CaeBEbdd  cEA  dEC   bCBD Db       

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 22 23

Edebiyat 24 4 15 17

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Divan Şiiri 2 0 1 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 1 50
TİYATRO 2 0 2 0
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 2 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 3 3 50

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 13 15 28

Tarih-2 11 2 6 18

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 3 6 27

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 1 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 3 1 50

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 1 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 2 1 33

1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 0 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 1 50

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇİFTECİ 447 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
204,877 190,260 3 35 35 35 1223

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

SAY
142,827 217,950 2 27 27 27 4848

Puanı Hesaplanan: 38 38 38 5819

EA
179,400 197,790 4 40 40 40 4075

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 7 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 10 11 7,25 30 5,89 9,77 5,82

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 1,82 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 0 0 0,00 0 1,93 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 12 7,00 18 9,64 15,04 10,02

Tarih-2 11 0 0 0,00 0 -0,04 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 0 0 0,00 0 0,93 2,45 2,19

Felsefe 6 4 1 3,75 63 2,50 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 3 0 3,00 50 2,50 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 3,18 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 12 2 11,50 29 9,07 13,86 9,15

Matematik-2 40 4 4 3,00 8 1,38 4,11 11,02

Toplam: 280 74 45 63,19 23 61,33 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 dDaE  cAEDEbAcabDCa abdD    a           

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2                       ABdCE A   CBCDcBBD      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Matematik  dDdE  D  E    c e                      

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 10 12 25

Edebiyat 24 10 11 42

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 1 0 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 0 1 0
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 0 1 0

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 0 0 0

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 12 2 26

Tarih-2 11 0 0 0

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 0 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-2 11 0 0 0

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 4 1 67

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0

Felsefe Grubu 6 3 0 50

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

1 0 0 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 4 4 10

Matematik-2 40 4 4 10

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE SARÇİN 48 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
327,477 190,260 2 3 3 3 50

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
258,438 197,790 2 8 8 8 702

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 9 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 15 5 13,75 57 12,14 9,77 5,82

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 3,17 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,67 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 17,97 15,04 10,02

Tarih-2 11 6 5 4,75 43 3,50 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 8 3 7,25 66 4,00 2,45 2,19

Felsefe 6 5 1 4,75 79 4,67 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 3,97 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,11 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 28 12 25,00 63 20,25 13,86 9,15

Matematik-2 40 0 1 -0,25 -1 -0,25 4,11 11,02

Toplam: 280 102 49 90,19 32 79,88 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 bDCEADcAEcEAA DCDCa  eB CAEBaCAaD dBAcDD

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2 DBCeaeAeCaBaBaaAACECDDABaCEBAcCDCBCDaeBD      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Matematik        b                                

Cevap Anahtarı B CADBEECDEBECEACEEACAEDABBCDBCADADBEBADCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS MAT2
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 65

Edebiyat 24 15 5 63

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 2 0 100
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 7 2 70

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 28 12 61

Tarih-2 11 6 5 55

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 8 3 73

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 5 1 83

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 5 1 83

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0

Matematik 40 0 1 0

Matematik-2 40 0 1 0

Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Polinom Kavramı ve Polinomlarla İşlemler 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0
Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR BAYSAN 206 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
263,707 190,260 6 13 13 13 318

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
214,080 197,790 7 26 26 26 2210

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 9 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 13 10 10,50 44 12,14 9,77 5,82

Tarih-1 10 3 1 2,75 28 3,17 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 2 1 1,75 29 2,67 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 12 15,00 38 17,97 15,04 10,02

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 3,50 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 2 1 1,75 16 4,00 2,45 2,19

Felsefe 6 5 1 4,75 79 4,67 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 4 1 3,75 63 3,97 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,11 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 20 8 18,00 45 20,25 13,86 9,15

Toplam: 280 86 47 74,69 27 79,88 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEbbeddacAECaAAaDDBCaB Cc  E   CA  D  Ac

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 C dDB d DAb  C    A  cdABBCECeEB CaDCDcB      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 12 45

Edebiyat 24 13 10 54

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 1 0
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 3 1 30

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 1 33

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 20 8 43

Tarih-2 11 5 3 45

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 2 1 18

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 5 1 83

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 4 1 67

1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 0 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİNEVŞ SÖNMEZSOY 241 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
285,422 190,260 5 8 8 8 183

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
221,775 197,790 6 22 22 22 1846

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 9 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 15 8 13,00 54 12,14 9,77 5,82

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 3,17 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,67 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 18 16,50 41 17,97 15,04 10,02

Tarih-2 11 4 7 2,25 20 3,50 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 4,00 2,45 2,19

Felsefe 6 6 0 6,00 100 4,67 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 3,97 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,11 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 25 15 21,25 53 20,25 13,86 9,15

Toplam: 280 94 60 79,44 28 79,88 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 dEbbcEAbccEC AAaDDBCBBECacadaAebcbDDdBAE

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 edBcBdAceAeCDaBEbcACaeEABBCECAEBbCdDCDcB      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 21 18 53

Edebiyat 24 15 8 63

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ROMAN 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 1 9 10

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 5 1 83

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 25 15 54

Tarih-2 11 4 7 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 1 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 6 5 55

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 6 6 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 5 1 83

1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BUKET BAYIK 271 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
252,477 190,260 7 18 18 18 412

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
190,995 197,790 8 34 34 34 3430

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 9 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 12 9 9,75 41 12,14 9,77 5,82

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 3,17 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 2,67 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 18 10,50 26 17,97 15,04 10,02

Tarih-2 11 4 5 2,75 25 3,50 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 3 6 1,50 14 4,00 2,45 2,19

Felsefe 6 4 2 3,50 58 4,67 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 3,97 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 6,00 100 4,11 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 22 14 18,50 46 20,25 13,86 9,15

Toplam: 280 85 59 70,69 25 79,88 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 dDCE a bEedAb eCDCBBEdcD A aedcd  bebEbD

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2 aeCA eAeC eaBaad e CDaABaCEaAEbDCBCDEBBD      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 15 18 38

Edebiyat 24 12 9 50

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 0 1 0
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 1 5 10

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 2 4 33

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 22 14 48

Tarih-2 11 4 5 36

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 3 6 27

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 6 4 2 67

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0

Felsefe Grubu 6 5 1 83

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100

1 0 1 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 6 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN OT 17 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
241,507 190,260 8 27 27 27 552

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
185,865 197,790 9 37 37 37 3709

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 9 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 11 11 8,25 34 12,14 9,77 5,82

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 3,17 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 1 1 0,75 13 2,67 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 14 9,50 24 17,97 15,04 10,02

Tarih-2 11 2 3 1,25 11 3,50 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 4,00 2,45 2,19

Felsefe 6 6 0 6,00 100 4,67 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 5 1 4,75 79 3,97 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,11 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 19 8 17,00 43 20,25 13,86 9,15

Toplam: 280 80 49 68,19 24 79,88 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEbDcd ecbEeaAAaDDdCBB ee      Cc  D   c

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 e d B    Ae  aBE     eEABBCECAEBbCdaCDEB      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 13 14 33

Edebiyat 24 11 11 46

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 0 0 0
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 0 1 0
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 0 1 0
Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 1 2 10

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 1 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 6 1 1 17

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 0 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 19 8 41

Tarih-2 11 2 3 18

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 2 2 18

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 0 0 0
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 6 0 100

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 5 1 83

1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 1 0 100
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 0 1 0
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BAYSAN 33 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
241,162 190,260 9 28 28 28 557

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
226,905 197,790 5 19 19 19 1638

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 9 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 14 7 12,25 51 12,14 9,77 5,82

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 3,17 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 3 1 2,75 46 2,67 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 17,50 44 17,97 15,04 10,02

Tarih-2 11 3 4 2,00 18 3,50 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 2 2 1,50 14 4,00 2,45 2,19

Felsefe 6 3 1 2,75 46 4,67 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 3 2 2,50 42 3,97 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 4,11 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 15 11 12,25 31 20,25 13,86 9,15

Toplam: 280 83 48 71,44 26 79,88 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 bDeEA eAaDdAAaDCDC Bc BD  E cd  DBE Ac D

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2 D  d eAbC d ab  AC    AB  dBd aDCBeDEBaD      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 10 50

Edebiyat 24 14 7 58

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 0 1 0
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 0 50
ROMAN 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 1 0
Edebi Akımlar 1 0 0 0

Tarih-1 10 3 2 30

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 1 50

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 1 0 100
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 0 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 15 11 33

Tarih-2 11 3 4 27

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 2 2 18

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 0 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 0 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 6 3 1 50

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 0 0 0
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 0 1 0
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 3 2 50

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 0 0

1 0 1 0
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 67

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYLEM SÖNMEZSOY 289 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
337,002 190,260 1 1 1 1 36

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
255,120 197,790 3 9 9 9 789

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 9 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 16 8 14,00 58 12,14 9,77 5,82

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 3,17 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,67 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 17,97 15,04 10,02

Tarih-2 11 6 1 5,75 52 3,50 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 9 2 8,50 77 4,00 2,45 2,19

Felsefe 6 5 1 4,75 79 4,67 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 3,97 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,11 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 29 7 27,25 68 20,25 13,86 9,15

Toplam: 280 103 46 91,94 33 79,88 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 bbdEAbcAEaEAAaDCaCBBECBD AEBaCAbD dBAcDD

Cevap Anahtarı B ADCEADBAEDEAAEDCDCBBECBDCAEBDCAEDBEBAEDD

Sosyal-2 DBC   dDC BaBEaAACECDDABaCEBccCDCBCDEBaD      

Cevap Anahtarı B DBCAEDADCEBCBEDAACECDDABECEBAECDCBCDEBBDADAEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 65

Edebiyat 24 16 8 67

Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 0 1 0
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ROMAN 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 6 2 60

Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0

Coğrafya-1 6 4 2 67

Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100

Sosyal-2 46 29 7 63

Tarih-2 11 6 1 55

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 9 2 82

Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 6 5 1 83

Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 4 2 67

Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0

1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN SÖNMEZSOY 79 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
303,132 190,260 4 7 7 7 108

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
251,273 197,790 4 11 11 11 893

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 9 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 16 8 14,00 58 12,14 9,77 5,82

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,17 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,67 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 22,25 56 17,97 15,04 10,02

Tarih-2 11 4 2 3,50 32 3,50 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 6 2 5,50 50 4,00 2,45 2,19

Felsefe 6 5 1 4,75 79 4,67 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 3,97 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 4,11 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 23 7 21,25 53 20,25 13,86 9,15

Toplam: 280 96 45 85,19 30 79,88 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 dEbbaEAbcAECaAAaDDBCBBECD  EBAaC bDDdBA 

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 C BcB    dD  a EaAACEDaABBCECccBDC D DEB      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 25 11 63

Edebiyat 24 16 8 67

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 0 1 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 1 1 50
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 1 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 2 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
ROMAN 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 1 0 100
Edebi Akımlar 1 1 0 100

Tarih-1 10 5 2 50

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 0 0 0
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 6 4 1 67

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 1 0 100
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Sosyal-2 46 23 7 50

Tarih-2 11 4 2 36

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 0 0 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 0 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 0 1 0
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 1 0 100

Coğrafya-2 11 6 2 55

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 0 0 0
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 1 0 100
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 6 5 1 83

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 4 2 67

1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 67

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YD AYT 3

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR KARTAL 72 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
310,382 190,260 3 4 4 4 88

Puanı Hesaplanan: 48 48 48 3758

EA
258,968 197,790 1 7 7 7 688

Puanı Hesaplanan: 63 63 63 6753

Katılımlar: 9 70 70 70 7287

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için sınav ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 23 12 20,57 51

TYT Sosyal 20 10 6 8,83 44

TYT Matematik 40 9 4 7,93 20

TYT Fen 20 6 5 4,37 22

Edebiyat 24 15 5 13,75 57 12,14 9,77 5,82

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 3,17 2,76 2,11

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,67 2,51 2,09

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 17,97 15,04 10,02

Tarih-2 11 6 4 5,00 45 3,50 1,92 1,01

Coğrafya-2 11 5 5 3,75 34 4,00 2,45 2,19

Felsefe 6 5 1 4,75 79 4,67 3,10 1,80

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 3,97 2,55 1,68

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 4,11 3,84 2,47

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 0,00

Sosyal-2 40 25 13 21,75 54 20,25 13,86 9,15

Toplam: 280 99 49 87,19 31 79,88 65,41 75,66

Edebiyat-Sosyal-1 CEbDcEADcAECDAA D BCa  eD CEBAaCAEDDdaAc

Cevap Anahtarı A CEADDEADBAECDAAEDDBCBBECDBCEBADCAEDDEBAE

Sosyal-2 C BDBeAaeAeCDaBabdAC aaABBCECccBDCdDCDEB      

Cevap Anahtarı A CEBDBCAEDADCDCBEDAACEDEABBCECAEBDCBDCDEBDAEACA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 65

Edebiyat 24 15 5 63

PARAGRAFIN YAPISI VE YORUMU 1 1 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Şiirde ahengi sağlayan özellikleri/unsurları belirler. 1 1 0 100
Divan edebiyatı nazım şekillerini inceler. 1 1 0 100
Divan Şiiri 2 2 0 100
Divan edebiyatının genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MASAL/FABL 1 1 0 100
Tasavvuf şairlerini tanır. 1 1 0 100
Şiir 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Hikâye (1923-1940) 1 1 0 100
Divan edebiyatı sanatçılarını tanır. 1 1 0 100
Cumhuriyet Döneminde Şiir 1 0 0 0
TİYATRO Türün/biçimin ve dönemin/akımın diğer önemli yazarlarını ve eserlerini sıralar. 1 1 0 100
Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman 2 1 0 50
TİYATRO 2 1 1 50
ROMAN 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi'nde Roman 1 0 0 0
Edebi Akımlar 1 0 1 0

Tarih-1 10 8 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
İlk Çağ   da yeryüzündeki belli başlı medeniyet havzalarını tanır. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin Anadolu   da Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik faaliyetlerini analiz eder. 1 1 0 100
Lonca Teşkilatının Osmanlı ekonomik sistemi ve toplum yapısındaki yerini analiz eder. 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti   nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 1 0 100
Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar. 1 1 0 100
II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye   nin izlediği siyaset ile savaşın Türkiye üzerindeki ekonomik ve toplumsal etkilerini analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 6 3 3 50

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Dünya ticaret merkezleri ve ağlarını küresel ekonomideki yerleri açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin turizm potansiyelini ve varlıklarını açıklar. 1 0 1 0
Şehirlerin küresel ve bölgesel etkilerini fonksiyonel açıdan yorumlar. 1 0 1 0
Türkiye   deki bölgesel kalkınma projelerini ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını geri dönüşüm stratejileri açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Sosyal-2 46 25 13 54

Tarih-2 11 6 4 55

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Orta Çağ   da yeryüzünün çeşitli bölgelerinde kurulan siyasi ve sosyal yapıları tanır. 1 0 0 0
Osmanlı coğrafyasındaki zanaat, sanat ve kültür faaliyetleri ile bunlara bağlı olarak sosyal hayatta meydana gelen değişimleri analiz eder.1 1 0 100
İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Tımar sisteminin özelliklerini siyasi, sosyal ve ekonomik açılardan değerlendirir. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde hükûmetlerin ekonomik hayat üzerinde kontrol sağlamaya yönelik çabalarını ekonomik ve politik açılardan değerlendirir.1 1 0 100
Kuvay-ı Millîye hareketinin oluşumundan Büyük Millet Meclisinin açılışına kadar olan süreçte meydana gelen gelişmeleri açıklar.1 0 1 0
Büyük Millet Meclisinin açılış sürecini ve sonrasında meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Atatürk Dönemi   nde (1923-1938) Türkiye Cumhuriyeti   nin dış politikasındaki başlıca gelişmeleri açıklar. 1 1 0 100
Küreselleşen dünyada öne çıkan olay ve olguları siyasi, sosyokültürel ve teknoloji gelişmeler açısından değerlendirir.1 0 1 0

Coğrafya-2 11 5 5 45

Doğal sistemlerdeki değişimlerle ilgili geleceğe yönelik çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Türkiye   deki ulaşım sisteminin gelişim sürecini açıklar. 1 1 0 100
Ülkeler ve bölgeler arasındaki ticaret ile ham madde, üretim ve pazar alanlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türkiye   de tarım sektörünün özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetlerde gelecekte olabilecek değişimlerle ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Ülkeler arası etkileşimde turizm faaliyetlerinin rolünü açıklar. 1 0 1 0
Türkiye   deki ticaret merkezlerinin ticarete konu olan ürünlere ve akış yönlerine etkilerini açıklar. 1 0 1 0
Yenilenemeyen kaynakların kullanımını tükenebilirlik ve alternatif kaynaklar açısından analiz eder. 1 1 0 100
Türkiye   nin içinde yer aldığı jeopolitik bölgelerle olan ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Türkiye   de uygulanan ekonomi politikalarını mekânsal etkileri açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 6 5 1 83

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi bir görüşü veya argümanı sorgular. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerden hareketle MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Öğrenme türlerini kendi öğrenme yaşantısıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Uyarılmanın bireyin davranışı üzerindeki etkilerini örneklendirir. 1 1 0 100
Günlük yaşamda kullanılan stresle başa çıkma davranışları ile savunma mekanizmalarını öğrenir. 1 1 0 100

Felsefe Grubu 6 4 2 67

1 1 0 100
Toplumsal değişme olgusunu kavrar. 1 0 1 0
Toplumsal konum, statü ve rol kavramları arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Önerme çeşitlerini sınıflandırır. 1 1 0 100
Önermelerden sonuç çıkarır. 1 1 0 100
Karşıolum çıkarımlarını analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 83

İslam   da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam   da ibadetlerin yapılış amacını ve önemini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Kur   an   ı Kerim   de geçen bazı kavramları yorumlar. 1 1 0 100
Ahlak ile terbiye arasındaki ilişki kurar. 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 6 0 0 0

Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Gelişimin yaşam boyu devam ettiğini kavrar. 1 0 0 0
Birey ve Toplum 1 0 0 0
Sosyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri tanır. 1 0 0 0
Niceleme mantığında temel kurallarını uygular. 1 0 0 0
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