
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi ÇAP 11SINIF 2 98 137 137 9448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

KATILIMLAR

1 378 SALA 11A 10 4 9,00 6 0 6,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 23 7 21,25 1 6 -0,50 4 4 3,00 7 3 6,25 60 24 54,00 288,440 722 258,125 2756 303,924 923 297,831 803

2 456 CEREN ÇİÇEK 11D 14 8 12,00 7 3 6,25 8 2 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 19 3 18,25 55 19 50,25 275,782 994 310,830 1213 227,395 2209 299,712 766

3 0 AKTİN HASRET 11 19 8 17,00 10 0 10,00 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 58 13 54,75 274,782 1027 393,378 136 171,555 3742 283,788 1058

4 403 ELİF ÇELİK 11 18 8 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 4 9,00 58 12 55,00 269,810 1167 402,280 94 162,830 3994 268,867 1431

5 0 BAHAR AĞDUK 11C 19 6 17,50 10 0 10,00 7 3 6,25 5 0 5,00 5 0 5,00 9 3 8,25 55 12 52,00 265,062 1306 388,926 153 157,595 4175 274,572 1277

6 0 NİSA MUSLERA 11C 18 6 16,50 10 0 10,00 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 9 5 7,75 55 13 51,75 261,052 1429 389,888 149 154,105 4298 264,416 1565

7 340 ELİF EROĞLU 11C 18 9 15,75 10 0 10,00 7 3 6,25 5 0 5,00 5 0 5,00 10 6 8,50 55 18 50,50 258,857 1494 376,711 236 159,340 4110 263,946 1579

8 475 MEHMET KEZER 11B 11 3 10,25 7 3 6,25 8 2 7,50 5 0 5,00 4 1 3,75 12 5 10,75 4 4 3,00 1 1 0,75 5 4 4,00 57 23 51,25 257,577 1532 314,498 1127 224,281 2285 239,850 2458

9 454 RABİA ARSLAN 11C 14 10 11,50 7 2 6,50 8 2 7,50 5 0 5,00 4 0 4,00 14 4 13,00 52 18 47,50 255,325 1606 326,399 874 190,750 3151 262,869 1612

10 499 MERVE ÇETİNKAYA 11B 11 3 10,25 5 2 4,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 16 6 14,50 1 4 0,00 3 6 1,50 4 3 3,25 50 26 43,50 250,495 1769 260,497 2675 231,397 2115 263,674 1586

11 351 HATİCE KALDI 11D 17 6 15,50 9 1 8,75 3 5 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 2 8,50 46 16 42,00 241,140 2089 322,554 946 159,340 4110 262,201 1633

12 399 SALİHA 11C 11 7 9,25 7 3 6,25 3 2 2,50 3 1 2,75 17 2 16,50 41 15 37,25 238,897 2166 237,635 3557 215,180 2511 269,400 1416

13 406 DİLAN KÜRNEK 11C 14 3 13,25 7 2 6,50 8 1 7,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 4 8,00 46 12 43,00 236,917 2249 330,673 792 155,850 4236 243,319 2307

14 467 EMİNE YILMAZ 11D 22 7 20,25 10 0 10,00 9 1 8,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 48 12 45,00 233,932 2377 401,768 97 238,179 2535

15 413 HİLAL *TUŞ 11D 22 6 20,50 8 1 7,75 9 1 8,75 4 0 4,00 3 1 2,75 46 9 43,75 233,270 2415 390,807 144 243,100 2320

16 432 AYŞENUR SAMUR 11C 13 11 10,25 8 0 8,00 7 3 6,25 4 0 4,00 3 0 3,00 10 2 9,50 45 16 41,00 230,252 2544 306,556 1324 166,320 3904 231,909 2765

17 407 FİLİ ZGÖÇER 11C 10 11 7,25 7 1 6,75 5 4 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 14 5 12,75 44 22 38,50 227,180 2675 268,146 2412 189,005 3199 231,616 2791

18 1116 BEYTULLAH GÖKSER 11B 11 4 10,00 6 3 5,25 3 4 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 11 9 8,75 4 4 3,00 1 3 0,25 4 4 3,00 47 33 38,75 225,875 2732 257,164 2791 200,791 2876 225,399 3048

19 459 MERAL KAZAN 11B 11 3 10,25 4 2 3,50 3 3 2,25 3 2 2,50 4 0 4,00 10 4 9,00 4 3 3,25 1 6 -0,50 5 5 3,75 45 28 38,00 225,672 2742 249,379 3098 204,125 2790 228,732 2906

20 45 ESMANUR ŞENGÜL 11A 10 2 9,50 5 1 4,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 9 5 7,75 1 2 0,50 4 5 2,75 5 5 3,75 44 21 38,75 222,472 2883 258,439 2745 198,576 2938 215,556 3497

21 353 ZEHRA EMEK 11D 22 7 20,25 8 2 7,50 9 1 8,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 8 -2,00 46 20 41,00 221,907 2905 385,886 171 228,649 2918

22 146 NESİH ERKUN 11D 21 6 19,50 8 1 7,75 6 4 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 42 12 39,00 221,485 2922 360,004 379 236,120 2602

23 496 ENES ETİZ 11B 12 2 11,50 6 0 6,00 4 2 3,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 7 5,25 1 4 0,00 1 1 0,75 3 2 2,50 43 19 38,25 217,655 3099 296,222 1580 157,302 4197 213,633 3588

24 334 SAMET BİŞİ 11C 14 10 11,50 0 4 -1,00 7 2 6,50 3 0 3,00 5 0 5,00 10 4 9,00 39 20 34,00 217,535 3105 266,046 2474 162,830 3994 237,457 2555

25 365 SENEM SÖNMEZSOY 11D 15 8 13,00 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 6 2 5,50 41 19 36,25 216,160 3167 303,516 1390 138,400 4948 225,692 3037

26 461 ROJİN ACAR 11D 21 7 19,25 8 2 7,50 9 0 9,00 38 9 35,75 214,372 3266 339,200 637 234,375 2669

27 395 HAYDAR AKIN 11C 15 8 13,00 5 3 4,25 6 3 5,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 1 4,75 40 15 36,25 214,187 3275 308,281 1283 133,165 5188 220,927 3244

28 370 ROJİN BAĞLAMIŞ 11D 18 3 17,25 6 3 5,25 8 2 7,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 41 11 38,25 213,727 3302 357,005 408 217,239 3412

29 6 ŞEVVAL SEZGİN 11B 11 3 10,25 6 1 5,75 7 2 6,50 2 0 2,00 5 0 5,00 7 4 6,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 41 19 36,25 211,775 3387 293,850 1637 146,655 4592 209,673 3751
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Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

KATILIMLAR

30 356 GÜLBEN 11D 18 10 15,50 9 1 8,75 7 3 6,25 4 1 3,75 4 0 4,00 42 15 38,25 211,210 3415 352,731 459 208,200 3811

31 397 ZİLAN BARIŞ 11C 13 12 10,00 8 2 7,50 5 2 4,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 1 6,75 40 20 35,00 210,352 3453 285,752 1855 147,125 4553 212,693 3629

32 344 DİLAN YAMAN 11C 10 16 6,00 9 1 8,75 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 8 5 6,75 45 24 39,00 209,672 3483 308,656 1275 147,125 4553 184,773 5006

33 1107 M ENES YÜKSEL 11B 9 5 7,75 7 3 6,25 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 10 2,50 6 2 5,50 2 5 0,75 4 5 2,75 49 34 40,50 209,227 3507 289,106 1755 174,637 3651 169,988 5738

34 460 İDAL BUDAK 11D 14 9 11,75 6 4 5,00 7 2 6,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 41 20 36,00 208,972 3520 310,673 1222 127,930 5436 207,437 3853

35 416 A VAHAP KANAT 11D 19 11 16,25 8 2 7,50 8 2 7,50 4 1 3,75 4 0 4,00 0 5 -1,25 43 21 37,75 208,555 3538 357,966 400 205,494 3953

36 322 KARDELEN AVCI -9C 18 8 16,00 8 2 7,50 5 5 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 41 20 36,00 207,102 3606 340,338 625 210,102 3741

37 440 SEDA HAMARAT 11B 10 5 8,75 6 0 6,00 4 2 3,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 5 5,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 6 1,50 41 23 35,25 206,565 3633 277,027 2121 156,028 4227 197,615 4341

38 481 ZEYNEP ABUL 11B 11 6 9,50 6 0 6,00 5 3 4,25 2 0 2,00 4 1 3,75 7 4 6,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 38 24 32,00 201,440 3914 267,968 2416 145,067 4663 204,438 4015

39 0 KARTANESİ 11C 8 13 4,75 0 3 -0,75 4 5 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 13 2 12,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 35 27 28,25 200,880 3950 195,107 5272 195,201 3037 212,578 3637

40 0 SİBEL GÜNTAÇ 11C 12 10 9,50 8 0 8,00 7 3 6,25 3 0 3,00 6 2 5,50 36 15 32,25 200,415 3979 275,909 2151 138,400 4948 201,262 4169

41 439 GÜLBAHAR ERKUN 11B 8 5 6,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 14 3 13,25 2 6 0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 31 25 24,75 200,162 3993 169,361 6277 200,436 2886 231,302 2802

42 389 ŞAHİN DEYAN 11B 6 3 5,25 5 4 4,00 6 4 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 8 7 6,25 5 2 4,50 3 5 1,75 2 5 0,75 42 32 34,00 199,625 4022 235,127 3660 188,106 3225 176,361 5431

43 426 ŞEYMA DEMİR 11C 15 9 12,75 6 1 5,75 5 2 4,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 2 3,50 35 17 30,75 199,242 4039 281,124 1989 124,440 5651 211,241 3688

44 0 UMUT BUDAK 11A 7 6 5,50 3 2 2,50 3 5 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 9 10 6,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 8 2 7,50 40 35 31,25 195,812 4217 208,283 4722 197,792 2954 179,695 5260

45 463 ŞAHİDE AĞDUK 11D 16 8 14,00 5 4 4,00 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 36 19 31,25 195,757 4222 302,555 1423 105,245 7052 202,495 4106

46 359 İBRAHİM GÜNEŞ 11D 16 8 14,00 8 1 7,75 6 4 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 37 18 32,50 194,337 4287 320,025 986 192,965 4572

47 478 BEHCET SÖN 11C 13 10 10,50 6 1 5,75 6 2 5,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 2 3,50 35 17 30,75 194,315 4288 279,713 2049 124,440 5651 195,536 4440

48 0 BÜŞRA 11A 7 2 6,50 5 1 4,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 5 5,75 1 3 0,25 4 3 3,25 4 4 3,00 36 21 30,75 194,267 4291 221,616 4194 181,440 3448 181,910 5142

49 318 ZAKİYE DEMİR 11A 8 2 7,50 5 3 4,25 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 8 9 5,75 1 3 0,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 37 26 30,50 194,125 4298 247,655 3173 154,439 4290 188,890 4804

50 402 EYİN YILMAZ 11C 13 4 12,00 3 6 1,50 5 4 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 6 8 4,00 34 23 28,25 193,865 4312 261,594 2649 127,930 5436 209,182 3775

51 357 MERYEM YŞ R 11B 10 2 9,50 2 4 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 6 5 4,75 4 3 3,25 2 3 1,25 3 3 2,25 35 27 28,25 193,265 4345 212,379 4594 176,048 3600 196,497 4390

52 364 F TM 11C 14 5 12,75 1 3 0,25 4 5 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 30 15 26,25 191,467 4434 249,359 3102 127,930 5436 214,417 3539

53 409 ERDAL GNZ 11C 13 12 10,00 4 1 3,75 7 1 6,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 2 3,50 34 18 29,50 190,695 4470 271,458 2299 124,440 5651 192,046 4614

54 428 VEDAT ETİK 11A 8 3 7,25 6 1 5,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 7 9 4,75 1 2 0,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 37 27 30,25 190,442 4486 252,263 2982 147,459 4542 180,792 5211

55 453 RECEP 11 10 9 7,75 7 2 6,50 7 3 6,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 4 1,00 7 3 6,25 39 24 33,00 188,950 4568 268,459 2402 146,696 4588 160,458 6183

56 381 JMN PARK 11A 12 3 11,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 5 0,75 32 18 27,50 188,710 4585 245,242 3285 138,264 4988 196,006 4412

57 339 FERHAT ÇİFTÇİ 11B 11 13 7,75 5 5 3,75 6 3 5,25 3 2 2,50 3 2 2,50 7 6 5,50 2 0 2,00 1 6 -0,50 0 4 -1,00 38 41 27,75 187,707 4645 243,047 3353 141,577 4806 189,047 4770

58 645 YUSUF YILMAZ 11A 6 6 4,50 4 3 3,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 7 5 5,75 3 3 2,25 2 2 1,50 1 0 1,00 34 21 28,75 185,095 4795 218,774 4317 170,322 3782 167,950 5835
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Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

KATILIMLAR

59 333 ESMA ATAY 11A 8 7 6,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 7 4 6,00 2 2 1,50 2 4 1,00 3 5 1,75 32 24 26,00 183,815 4867 203,989 4893 168,890 3829 181,753 5151

60 252 MEROL 11A 8 4 7,00 4 4 3,00 5 3 4,25 3 1 2,75 6 6 4,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 31 22 25,50 180,395 5083 212,400 4592 156,832 4209 177,459 5372

61 49 SONGÜL ALTUNER 11C 18 12 15,00 4 6 2,50 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 30 35 21,25 179,062 5167 236,475 3616 108,735 6747 212,651 3635

62 486 BULUT 11A 10 4 9,00 2 4 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 6 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 7 -0,75 33 28 26,00 176,497 5291 256,537 2818 115,245 6278 172,360 5613

63 379 YILMAZZ 11A 3 5 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 12 6 10,50 4 3 3,25 3 5 1,75 25 19 20,25 174,502 5407 131,284 7575 205,065 2759 178,932 5299

64 494 KEREM AVCI 11B 9 11 6,25 5 4 4,00 5 4 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 10 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 5 1,75 36 41 25,75 173,352 5473 235,754 3638 133,343 5180 159,518 6217

65 469 ELİF YÜKSEL 11D 12 8 10,00 5 3 4,25 5 4 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 29 17 24,75 171,895 5576 263,517 2574 169,810 5758

66 1905 MEDET DURMAZ 11 7 6 5,50 3 7 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 4 3,00 1 3 0,25 4 3 3,25 31 29 23,75 170,047 5682 195,577 5253 160,500 4081 155,871 6390

67 0 BAHAR KA 11A 7 6 5,50 2 1 1,75 4 0 4,00 6 5 4,75 2 3 1,25 2 4 1,00 3 1 2,75 26 20 21,00 169,107 5742 174,930 6056 164,930 3937 168,577 5798

68 345 BİSKİVİ 11 11 8 9,00 5 0 5,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 24 20 19,00 167,940 5806 194,595 5290 133,970 5161 185,066 4991

69 479 İREM S 11D 13 9 10,75 5 3 4,25 3 4 2,00 2 3 1,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 27 20 22,00 167,325 5839 248,105 3152 173,457 5552

70 151 A GİRL 11 11 8 9,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 7 2,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 25 25 18,75 164,255 5999 199,360 5077 126,833 5516 177,124 5386

71 505 ATAKAN METE 11A 7 4 6,00 4 2 3,50 1 0 1,00 6 4 5,00 2 2 1,50 2 6 0,50 22 18 17,50 162,500 6094 170,479 6225 147,616 4534 173,655 5541

72 382 M V B 11A 4 8 2,00 4 1 3,75 5 3 4,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 9 2,75 2 5 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 32 32 24,00 162,135 6115 206,089 4804 149,382 4469 131,441 7484

73 380 M HSUM NAR 11D 8 15 4,25 8 2 7,50 8 2 7,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 30 27 23,25 152,985 6610 258,323 2748 121,734 7896

74 350 YASER 11B 6 10 3,50 4 3 3,25 8 2 7,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 8 1,00 0 2 -0,50 2 5 0,75 2 7 0,25 31 41 20,75 152,425 6636 224,500 4072 110,167 6710 130,793 7520

75 341 İKBAL ALTUNER 11C 8 17 3,75 5 4 4,00 5 4 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 25 21,75 152,147 6659 240,539 3445 126,185 7712

76 0 GOAT BAYRAM 11A 5 6 3,50 1 2 0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 4 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 6 1,50 24 29 16,75 151,325 6702 160,970 6590 149,539 4466 143,499 6983

77 0 MERO VE B 6 5 4,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 3 3,25 0 3 -0,75 4 2 3,50 20 20 15,00 150,432 6755 160,165 6612 140,166 4843 153,812 6521

78 377 BRRUB 11A 6 7 4,25 1 3 0,25 2 4 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 21 16 17,00 149,540 6799 180,499 5855 131,284 5302 140,793 7103

79 457 MUSTAFA SEZGİN 11B 5 13 1,75 5 5 3,75 6 4 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 6 2,50 28 36 19,00 148,655 6844 191,638 5402 131,441 5259 124,931 7775

80 0 MİRHAN BALKU 11D 10 16 6,00 6 3 5,25 4 6 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 10 -0,50 0 1 -0,25 28 39 18,25 148,582 6851 224,479 4074 138,714 7188

81 342 ÖMER KAPLAN 11B 5 13 1,75 5 5 3,75 6 4 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 6 2,50 28 37 18,75 148,042 6879 191,638 5402 129,853 5346 124,931 7775

82 937 BARIŞ ONUK 11B 7 11 4,25 6 3 5,25 5 4 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 25 22 19,50 147,382 6911 229,735 3867 126,499 7701

83 0 SFĞFR YLMMZ 11A 11 10 8,50 4 3 3,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 7 -0,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 3 5 1,75 24 37 14,75 146,437 6963 203,811 4897 154,575 6464

84 452 ÖNDR  AZRAK 11B 9 15 5,25 1 4 0,00 2 6 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 12 -1,00 2 3 1,25 4 5 2,75 3 4 2,00 30 51 17,25 146,292 6976 181,126 5822 131,148 5307 130,302 7536

85 337 YEŞİLYURT 11A 5 7 3,25 3 5 1,75 3 7 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 9 -0,25 3 6 1,50 3 2 2,50 2 4 1,00 28 43 17,25 143,455 7093 181,460 5815 130,030 5341 121,107 7910

86 368 SEVGİ 11A 8 9 5,75 2 5 0,75 1 4 0,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 9 1,75 0 3 -0,75 0 5 -1,25 2 4 1,00 23 41 12,75 142,520 7140 179,851 5885 105,872 7038 151,263 6620

87 401 PINAR BALKI 11D 10 18 5,50 3 7 1,25 3 6 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 22 34 13,50 139,315 7290 189,224 5507 138,400 7198
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Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

KATILIMLAR

88 455 KADER BAYLUĞ 11C 8 21 2,75 5 3 4,25 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 8 0,00 26 41 15,75 137,837 7357 201,794 4986 119,205 7978

89 141 NURSEN ARSLAN 11D 8 11 5,25 1 0 1,00 4 3 3,25 1 1 0,75 3 1 2,75 17 16 13,00 137,757 7360 185,891 5641 136,655 7262

90 320 HELENA BALTAŞ 11A 6 9 3,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 7 0,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 4 2 3,50 21 36 12,00 133,755 7542 167,480 6339 111,285 6583 127,773 7665

91 328 ELİF TOBİ 11D 10 18 5,50 2 7 0,25 2 7 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 20 36 11,00 133,607 7548 174,930 6056 136,812 7256

92 484 D* RİM EKİNCİ 11D 7 15 3,25 6 2 5,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 10 -0,50 22 33 13,75 133,577 7550 192,578 5361 119,519 7972

93 369 SERDAR DÜRSÜÜÜÜ 6 3 5,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 11 22 5,50 124,592 7918 141,420 7262 97,461 7482 143,008 7003

94 367 MAHUT   * F 11B 5 16 1,00 1 6 -0,50 3 5 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 8 0,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 3 4 2,00 22 51 9,25 121,627 8045 148,285 7051 111,128 6591 106,990 8522

95 506 MUHAMMED ÇELİK 11B 7 23 1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 6 24 0,00 4 6 2,50 3 4 2,00 22 75 3,25 111,237 8466 92,853 8395 128,599 5418 108,735 8431

96 944 HAR*  ALP 11B 1 3 0,25 6 3 5,25 7 2 6,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 21 12 18,00 208,168 4730 106,363 7011 101,755 8710

97 0 BENGİN KAVAK 4 22 -1,50 5 4 4,00 3 7 1,25 1 1 0,75 13 34 4,50 127,658 7668 89,540 9140

98 354 ROJİN ACAR 11A 0 2 -0,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 11 -0,75 94,932 9001

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
-9C 11 11A 11B 11C 11D

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
-9C 11 11A 11B 11C 11D



 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi ÇAP 11SINIF 2 98 137 137 9448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 MERO VE B 6 5 4,75 0 2 -0,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 3 3,25 0 3 -0,75 4 2 3,50 20 20 15,00 150,432 6755 160,165 6612 140,166 4843 153,812 6521

2 369 SERDAR DÜRSÜÜÜÜ 6 3 5,25 1 7 -0,75 2 6 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 11 22 5,50 124,592 7918 141,420 7262 97,461 7482 143,008 7003

3 0 BENGİN KAVAK 4 22 -1,50 5 4 4,00 3 7 1,25 1 1 0,75 13 34 4,50 127,658 7668 89,540 9140

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-9C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi ÇAP 11SINIF 2 98 137 137 9448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

SINIF: -9C

KATILIMLAR

1 322 KARDELEN AVCI -9C 18 8 16,00 8 2 7,50 5 5 3,75 5 0 5,00 4 0 4,00 1 5 -0,25 41 20 36,00 207,102 3606 340,338 625 210,102 3741

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi ÇAP 11SINIF 2 98 137 137 9448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 AKTİN HASRET 11 19 8 17,00 10 0 10,00 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 58 13 54,75 274,782 1027 393,378 136 171,555 3742 283,788 1058

2 403 ELİF ÇELİK 11 18 8 16,00 10 0 10,00 10 0 10,00 5 0 5,00 5 0 5,00 10 4 9,00 58 12 55,00 269,810 1167 402,280 94 162,830 3994 268,867 1431

3 453 RECEP 11 10 9 7,75 7 2 6,50 7 3 6,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 4 1,00 7 3 6,25 39 24 33,00 188,950 4568 268,459 2402 146,696 4588 160,458 6183

4 1905 MEDET DURMAZ 11 7 6 5,50 3 7 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 4 3,00 1 3 0,25 4 3 3,25 31 29 23,75 170,047 5682 195,577 5253 160,500 4081 155,871 6390

5 345 BİSKİVİ 11 11 8 9,00 5 0 5,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 24 20 19,00 167,940 5806 194,595 5290 133,970 5161 185,066 4991

6 151 A GİRL 11 11 8 9,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 4 7 2,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 3 0,25 25 25 18,75 164,255 5999 199,360 5077 126,833 5516 177,124 5386

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi ÇAP 11SINIF 2 98 137 137 9448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 378 SALA 11A 10 4 9,00 6 0 6,00 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 23 7 21,25 1 6 -0,50 4 4 3,00 7 3 6,25 60 24 54,00 288,440 722 258,125 2756 303,924 923 297,831 803

2 45 ESMANUR ŞENGÜL 11A 10 2 9,50 5 1 4,75 3 0 3,00 3 1 2,75 4 0 4,00 9 5 7,75 1 2 0,50 4 5 2,75 5 5 3,75 44 21 38,75 222,472 2883 258,439 2745 198,576 2938 215,556 3497

3 0 UMUT BUDAK 11A 7 6 5,50 3 2 2,50 3 5 1,75 3 0 3,00 4 1 3,75 9 10 6,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 8 2 7,50 40 35 31,25 195,812 4217 208,283 4722 197,792 2954 179,695 5260

4 0 BÜŞRA 11A 7 2 6,50 5 1 4,75 1 0 1,00 3 2 2,50 4 1 3,75 7 5 5,75 1 3 0,25 4 3 3,25 4 4 3,00 36 21 30,75 194,267 4291 221,616 4194 181,440 3448 181,910 5142

5 318 ZAKİYE DEMİR 11A 8 2 7,50 5 3 4,25 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 8 9 5,75 1 3 0,25 3 3 2,25 1 5 -0,25 37 26 30,50 194,125 4298 247,655 3173 154,439 4290 188,890 4804

6 428 VEDAT ETİK 11A 8 3 7,25 6 1 5,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 7 9 4,75 1 2 0,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 37 27 30,25 190,442 4486 252,263 2982 147,459 4542 180,792 5211

7 381 JMN PARK 11A 12 3 11,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 5 0,75 32 18 27,50 188,710 4585 245,242 3285 138,264 4988 196,006 4412

8 645 YUSUF YILMAZ 11A 6 6 4,50 4 3 3,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 7 5 5,75 3 3 2,25 2 2 1,50 1 0 1,00 34 21 28,75 185,095 4795 218,774 4317 170,322 3782 167,950 5835

9 333 ESMA ATAY 11A 8 7 6,25 2 1 1,75 4 1 3,75 4 0 4,00 7 4 6,00 2 2 1,50 2 4 1,00 3 5 1,75 32 24 26,00 183,815 4867 203,989 4893 168,890 3829 181,753 5151

10 252 MEROL 11A 8 4 7,00 4 4 3,00 5 3 4,25 3 1 2,75 6 6 4,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 31 22 25,50 180,395 5083 212,400 4592 156,832 4209 177,459 5372

11 486 BULUT 11A 10 4 9,00 2 4 1,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 3 6 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 7 -0,75 33 28 26,00 176,497 5291 256,537 2818 115,245 6278 172,360 5613

12 379 YILMAZZ 11A 3 5 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 12 6 10,50 4 3 3,25 3 5 1,75 25 19 20,25 174,502 5407 131,284 7575 205,065 2759 178,932 5299

13 0 BAHAR KA 11A 7 6 5,50 2 1 1,75 4 0 4,00 6 5 4,75 2 3 1,25 2 4 1,00 3 1 2,75 26 20 21,00 169,107 5742 174,930 6056 164,930 3937 168,577 5798

14 505 ATAKAN METE 11A 7 4 6,00 4 2 3,50 1 0 1,00 6 4 5,00 2 2 1,50 2 6 0,50 22 18 17,50 162,500 6094 170,479 6225 147,616 4534 173,655 5541

15 382 M V B 11A 4 8 2,00 4 1 3,75 5 3 4,25 3 2 2,50 4 0 4,00 5 9 2,75 2 5 0,75 3 1 2,75 2 3 1,25 32 32 24,00 162,135 6115 206,089 4804 149,382 4469 131,441 7484

16 0 GOAT BAYRAM 11A 5 6 3,50 1 2 0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 4 3,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 6 1,50 24 29 16,75 151,325 6702 160,970 6590 149,539 4466 143,499 6983

17 377 BRRUB 11A 6 7 4,25 1 3 0,25 2 4 1,00 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 21 16 17,00 149,540 6799 180,499 5855 131,284 5302 140,793 7103

18 0 SFĞFR YLMMZ 11A 11 10 8,50 4 3 3,25 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 7 -0,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 3 5 1,75 24 37 14,75 146,437 6963 203,811 4897 154,575 6464

19 337 YEŞİLYURT 11A 5 7 3,25 3 5 1,75 3 7 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 9 -0,25 3 6 1,50 3 2 2,50 2 4 1,00 28 43 17,25 143,455 7093 181,460 5815 130,030 5341 121,107 7910

20 368 SEVGİ 11A 8 9 5,75 2 5 0,75 1 4 0,00 2 2 1,50 4 0 4,00 4 9 1,75 0 3 -0,75 0 5 -1,25 2 4 1,00 23 41 12,75 142,520 7140 179,851 5885 105,872 7038 151,263 6620

21 320 HELENA BALTAŞ 11A 6 9 3,75 1 5 -0,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 7 0,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 4 2 3,50 21 36 12,00 133,755 7542 167,480 6339 111,285 6583 127,773 7665

22 354 ROJİN ACAR 11A 0 2 -0,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 2 11 -0,75 94,932 9001



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi ÇAP 11SINIF 2 98 137 137 9448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

SINIF: 11A

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi ÇAP 11SINIF 2 98 137 137 9448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 475 MEHMET KEZER 11B 11 3 10,25 7 3 6,25 8 2 7,50 5 0 5,00 4 1 3,75 12 5 10,75 4 4 3,00 1 1 0,75 5 4 4,00 57 23 51,25 257,577 1532 314,498 1127 224,281 2285 239,850 2458

2 499 MERVE ÇETİNKAYA 11B 11 3 10,25 5 2 4,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 0 4,00 16 6 14,50 1 4 0,00 3 6 1,50 4 3 3,25 50 26 43,50 250,495 1769 260,497 2675 231,397 2115 263,674 1586

3 1116 BEYTULLAH GÖKSER 11B 11 4 10,00 6 3 5,25 3 4 2,00 3 2 2,50 4 0 4,00 11 9 8,75 4 4 3,00 1 3 0,25 4 4 3,00 47 33 38,75 225,875 2732 257,164 2791 200,791 2876 225,399 3048

4 459 MERAL KAZAN 11B 11 3 10,25 4 2 3,50 3 3 2,25 3 2 2,50 4 0 4,00 10 4 9,00 4 3 3,25 1 6 -0,50 5 5 3,75 45 28 38,00 225,672 2742 249,379 3098 204,125 2790 228,732 2906

5 496 ENES ETİZ 11B 12 2 11,50 6 0 6,00 4 2 3,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 7 5,25 1 4 0,00 1 1 0,75 3 2 2,50 43 19 38,25 217,655 3099 296,222 1580 157,302 4197 213,633 3588

6 6 ŞEVVAL SEZGİN 11B 11 3 10,25 6 1 5,75 7 2 6,50 2 0 2,00 5 0 5,00 7 4 6,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 41 19 36,25 211,775 3387 293,850 1637 146,655 4592 209,673 3751

7 1107 M ENES YÜKSEL 11B 9 5 7,75 7 3 6,25 7 3 6,25 5 0 5,00 4 1 3,75 5 10 2,50 6 2 5,50 2 5 0,75 4 5 2,75 49 34 40,50 209,227 3507 289,106 1755 174,637 3651 169,988 5738

8 440 SEDA HAMARAT 11B 10 5 8,75 6 0 6,00 4 2 3,50 4 1 3,75 5 0 5,00 7 5 5,75 1 3 0,25 1 1 0,75 3 6 1,50 41 23 35,25 206,565 3633 277,027 2121 156,028 4227 197,615 4341

9 481 ZEYNEP ABUL 11B 11 6 9,50 6 0 6,00 5 3 4,25 2 0 2,00 4 1 3,75 7 4 6,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 38 24 32,00 201,440 3914 267,968 2416 145,067 4663 204,438 4015

10 439 GÜLBAHAR ERKUN 11B 8 5 6,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 14 3 13,25 2 6 0,50 2 6 0,50 1 3 0,25 31 25 24,75 200,162 3993 169,361 6277 200,436 2886 231,302 2802

11 389 ŞAHİN DEYAN 11B 6 3 5,25 5 4 4,00 6 4 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 8 7 6,25 5 2 4,50 3 5 1,75 2 5 0,75 42 32 34,00 199,625 4022 235,127 3660 188,106 3225 176,361 5431

12 357 MERYEM YŞ R 11B 10 2 9,50 2 4 1,00 2 4 1,00 3 2 2,50 3 1 2,75 6 5 4,75 4 3 3,25 2 3 1,25 3 3 2,25 35 27 28,25 193,265 4345 212,379 4594 176,048 3600 196,497 4390

13 339 FERHAT ÇİFTÇİ 11B 11 13 7,75 5 5 3,75 6 3 5,25 3 2 2,50 3 2 2,50 7 6 5,50 2 0 2,00 1 6 -0,50 0 4 -1,00 38 41 27,75 187,707 4645 243,047 3353 141,577 4806 189,047 4770

14 494 KEREM AVCI 11B 9 11 6,25 5 4 4,00 5 4 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 5 10 2,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 3 5 1,75 36 41 25,75 173,352 5473 235,754 3638 133,343 5180 159,518 6217

15 350 YASER 11B 6 10 3,50 4 3 3,25 8 2 7,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 8 1,00 0 2 -0,50 2 5 0,75 2 7 0,25 31 41 20,75 152,425 6636 224,500 4072 110,167 6710 130,793 7520

16 457 MUSTAFA SEZGİN 11B 5 13 1,75 5 5 3,75 6 4 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 6 2,50 28 36 19,00 148,655 6844 191,638 5402 131,441 5259 124,931 7775

17 342 ÖMER KAPLAN 11B 5 13 1,75 5 5 3,75 6 4 5,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 4 6 2,50 28 37 18,75 148,042 6879 191,638 5402 129,853 5346 124,931 7775

18 937 BARIŞ ONUK 11B 7 11 4,25 6 3 5,25 5 4 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 25 22 19,50 147,382 6911 229,735 3867 126,499 7701

19 452 ÖNDR  AZRAK 11B 9 15 5,25 1 4 0,00 2 6 0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 2 12 -1,00 2 3 1,25 4 5 2,75 3 4 2,00 30 51 17,25 146,292 6976 181,126 5822 131,148 5307 130,302 7536

20 367 MAHUT   * F 11B 5 16 1,00 1 6 -0,50 3 5 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 8 0,00 2 4 1,00 0 5 -1,25 3 4 2,00 22 51 9,25 121,627 8045 148,285 7051 111,128 6591 106,990 8522

21 506 MUHAMMED ÇELİK 11B 7 23 1,25 1 9 -1,25 1 9 -1,25 6 24 0,00 4 6 2,50 3 4 2,00 22 75 3,25 111,237 8466 92,853 8395 128,599 5418 108,735 8431

22 944 HAR*  ALP 11B 1 3 0,25 6 3 5,25 7 2 6,50 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 21 12 18,00 208,168 4730 106,363 7011 101,755 8710



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi ÇAP 11SINIF 2 98 137 137 9448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

SINIF: 11B

KATILIMLAR
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi ÇAP 11SINIF 2 98 137 137 9448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 0 BAHAR AĞDUK 11C 19 6 17,50 10 0 10,00 7 3 6,25 5 0 5,00 5 0 5,00 9 3 8,25 55 12 52,00 265,062 1306 388,926 153 157,595 4175 274,572 1277

2 0 NİSA MUSLERA 11C 18 6 16,50 10 0 10,00 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 9 5 7,75 55 13 51,75 261,052 1429 389,888 149 154,105 4298 264,416 1565

3 340 ELİF EROĞLU 11C 18 9 15,75 10 0 10,00 7 3 6,25 5 0 5,00 5 0 5,00 10 6 8,50 55 18 50,50 258,857 1494 376,711 236 159,340 4110 263,946 1579

4 454 RABİA ARSLAN 11C 14 10 11,50 7 2 6,50 8 2 7,50 5 0 5,00 4 0 4,00 14 4 13,00 52 18 47,50 255,325 1606 326,399 874 190,750 3151 262,869 1612

5 399 SALİHA 11C 11 7 9,25 7 3 6,25 3 2 2,50 3 1 2,75 17 2 16,50 41 15 37,25 238,897 2166 237,635 3557 215,180 2511 269,400 1416

6 406 DİLAN KÜRNEK 11C 14 3 13,25 7 2 6,50 8 1 7,75 3 2 2,50 5 0 5,00 9 4 8,00 46 12 43,00 236,917 2249 330,673 792 155,850 4236 243,319 2307

7 432 AYŞENUR SAMUR 11C 13 11 10,25 8 0 8,00 7 3 6,25 4 0 4,00 3 0 3,00 10 2 9,50 45 16 41,00 230,252 2544 306,556 1324 166,320 3904 231,909 2765

8 407 FİLİ ZGÖÇER 11C 10 11 7,25 7 1 6,75 5 4 4,00 4 1 3,75 4 0 4,00 14 5 12,75 44 22 38,50 227,180 2675 268,146 2412 189,005 3199 231,616 2791

9 334 SAMET BİŞİ 11C 14 10 11,50 0 4 -1,00 7 2 6,50 3 0 3,00 5 0 5,00 10 4 9,00 39 20 34,00 217,535 3105 266,046 2474 162,830 3994 237,457 2555

10 395 HAYDAR AKIN 11C 15 8 13,00 5 3 4,25 6 3 5,25 5 0 5,00 4 0 4,00 5 1 4,75 40 15 36,25 214,187 3275 308,281 1283 133,165 5188 220,927 3244

11 397 ZİLAN BARIŞ 11C 13 12 10,00 8 2 7,50 5 2 4,50 3 2 2,50 4 1 3,75 7 1 6,75 40 20 35,00 210,352 3453 285,752 1855 147,125 4553 212,693 3629

12 344 DİLAN YAMAN 11C 10 16 6,00 9 1 8,75 8 2 7,50 5 0 5,00 5 0 5,00 8 5 6,75 45 24 39,00 209,672 3483 308,656 1275 147,125 4553 184,773 5006

13 0 KARTANESİ 11C 8 13 4,75 0 3 -0,75 4 5 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 13 2 12,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 35 27 28,25 200,880 3950 195,107 5272 195,201 3037 212,578 3637

14 0 SİBEL GÜNTAÇ 11C 12 10 9,50 8 0 8,00 7 3 6,25 3 0 3,00 6 2 5,50 36 15 32,25 200,415 3979 275,909 2151 138,400 4948 201,262 4169

15 426 ŞEYMA DEMİR 11C 15 9 12,75 6 1 5,75 5 2 4,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 2 3,50 35 17 30,75 199,242 4039 281,124 1989 124,440 5651 211,241 3688

16 478 BEHCET SÖN 11C 13 10 10,50 6 1 5,75 6 2 5,50 1 2 0,50 5 0 5,00 4 2 3,50 35 17 30,75 194,315 4288 279,713 2049 124,440 5651 195,536 4440

17 402 EYİN YILMAZ 11C 13 4 12,00 3 6 1,50 5 4 4,00 4 1 3,75 3 0 3,00 6 8 4,00 34 23 28,25 193,865 4312 261,594 2649 127,930 5436 209,182 3775

18 364 F TM 11C 14 5 12,75 1 3 0,25 4 5 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 0 4,00 30 15 26,25 191,467 4434 249,359 3102 127,930 5436 214,417 3539

19 409 ERDAL GNZ 11C 13 12 10,00 4 1 3,75 7 1 6,75 1 2 0,50 5 0 5,00 4 2 3,50 34 18 29,50 190,695 4470 271,458 2299 124,440 5651 192,046 4614

20 49 SONGÜL ALTUNER 11C 18 12 15,00 4 6 2,50 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 30 35 21,25 179,062 5167 236,475 3616 108,735 6747 212,651 3635

21 341 İKBAL ALTUNER 11C 8 17 3,75 5 4 4,00 5 4 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 28 25 21,75 152,147 6659 240,539 3445 126,185 7712

22 455 KADER BAYLUĞ 11C 8 21 2,75 5 3 4,25 5 5 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 8 0,00 26 41 15,75 137,837 7357 201,794 4986 119,205 7978



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi ÇAP 11SINIF 2 98 137 137 9448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

SINIF: 11C

KATILIMLAR

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi ÇAP 11SINIF 2 98 137 137 9448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 456 CEREN ÇİÇEK 11D 14 8 12,00 7 3 6,25 8 2 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 19 3 18,25 55 19 50,25 275,782 994 310,830 1213 227,395 2209 299,712 766

2 351 HATİCE KALDI 11D 17 6 15,50 9 1 8,75 3 5 1,75 4 1 3,75 4 1 3,75 9 2 8,50 46 16 42,00 241,140 2089 322,554 946 159,340 4110 262,201 1633

3 467 EMİNE YILMAZ 11D 22 7 20,25 10 0 10,00 9 1 8,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 48 12 45,00 233,932 2377 401,768 97 238,179 2535

4 413 HİLAL *TUŞ 11D 22 6 20,50 8 1 7,75 9 1 8,75 4 0 4,00 3 1 2,75 46 9 43,75 233,270 2415 390,807 144 243,100 2320

5 353 ZEHRA EMEK 11D 22 7 20,25 8 2 7,50 9 1 8,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 8 -2,00 46 20 41,00 221,907 2905 385,886 171 228,649 2918

6 146 NESİH ERKUN 11D 21 6 19,50 8 1 7,75 6 4 5,00 4 0 4,00 3 1 2,75 42 12 39,00 221,485 2922 360,004 379 236,120 2602

7 365 SENEM SÖNMEZSOY 11D 15 8 13,00 8 2 7,50 5 5 3,75 3 2 2,50 4 0 4,00 6 2 5,50 41 19 36,25 216,160 3167 303,516 1390 138,400 4948 225,692 3037

8 461 ROJİN ACAR 11D 21 7 19,25 8 2 7,50 9 0 9,00 38 9 35,75 214,372 3266 339,200 637 234,375 2669

9 370 ROJİN BAĞLAMIŞ 11D 18 3 17,25 6 3 5,25 8 2 7,50 5 0 5,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 41 11 38,25 213,727 3302 357,005 408 217,239 3412

10 356 GÜLBEN 11D 18 10 15,50 9 1 8,75 7 3 6,25 4 1 3,75 4 0 4,00 42 15 38,25 211,210 3415 352,731 459 208,200 3811

11 460 İDAL BUDAK 11D 14 9 11,75 6 4 5,00 7 2 6,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 4 4,00 41 20 36,00 208,972 3520 310,673 1222 127,930 5436 207,437 3853

12 416 A VAHAP KANAT 11D 19 11 16,25 8 2 7,50 8 2 7,50 4 1 3,75 4 0 4,00 0 5 -1,25 43 21 37,75 208,555 3538 357,966 400 205,494 3953

13 463 ŞAHİDE AĞDUK 11D 16 8 14,00 5 4 4,00 6 4 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 1 0,75 36 19 31,25 195,757 4222 302,555 1423 105,245 7052 202,495 4106

14 359 İBRAHİM GÜNEŞ 11D 16 8 14,00 8 1 7,75 6 4 5,00 4 1 3,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 37 18 32,50 194,337 4287 320,025 986 192,965 4572

15 469 ELİF YÜKSEL 11D 12 8 10,00 5 3 4,25 5 4 4,00 3 2 2,50 4 0 4,00 29 17 24,75 171,895 5576 263,517 2574 169,810 5758

16 479 İREM S 11D 13 9 10,75 5 3 4,25 3 4 2,00 2 3 1,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 27 20 22,00 167,325 5839 248,105 3152 173,457 5552

17 380 M HSUM NAR 11D 8 15 4,25 8 2 7,50 8 2 7,50 3 2 2,50 3 1 2,75 0 5 -1,25 30 27 23,25 152,985 6610 258,323 2748 121,734 7896

18 0 MİRHAN BALKU 11D 10 16 6,00 6 3 5,25 4 6 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 10 -0,50 0 1 -0,25 28 39 18,25 148,582 6851 224,479 4074 138,714 7188

19 401 PINAR BALKI 11D 10 18 5,50 3 7 1,25 3 6 1,50 3 2 2,50 3 1 2,75 22 34 13,50 139,315 7290 189,224 5507 138,400 7198

20 141 NURSEN ARSLAN 11D 8 11 5,25 1 0 1,00 4 3 3,25 1 1 0,75 3 1 2,75 17 16 13,00 137,757 7360 185,891 5641 136,655 7262

21 328 ELİF TOBİ 11D 10 18 5,50 2 7 0,25 2 7 0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 20 36 11,00 133,607 7548 174,930 6056 136,812 7256

22 484 D* RİM EKİNCİ 11D 7 15 3,25 6 2 5,50 3 5 1,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 10 -0,50 22 33 13,75 133,577 7550 192,578 5361 119,519 7972



11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi ÇAP 11SINIF 2 98 137 137 9448

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 10,61 9,58 8,21 3,85 3,29 3,03 3,90 2,77 3,20 2,51 1,06 2,25 2,85 0,86 2,64 9,11 5,96 7,62 2,07 3,21 1,27 2,83 2,59 2,18 3,78 3,05 3,02 41,51 32,37 33,42 198,700 225,910 193,440 195,740

Okul Ortalaması 10,98 8,26 8,92 4,87 2,46 4,25 4,67 2,97 3,93 2,95 1,02 2,69 3,66 0,56 3,52 5,98 4,99 4,73 1,41 2,55 0,77 1,57 2,94 0,83 2,76 3,53 1,88 38,85 29,28 31,52 192,950 254,350 155,470 189,230

SINIF: 11D

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİN KAVAK 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
127,658 225,910 3 96 132 132 7668

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
89,540 195,740 3 98 136 136 9140

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 3 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 22 -1,50 -5 2,83 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 0,92 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,33 3,93 3,20

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,17 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,25 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 9 12 6,00 20 3,67 14,39 11,12

Toplam: 120 13 34 4,50 4 8,33 29,22 27,89

TYT Türkçe eddacCabbdadbCDacbcaAbcccb    

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal Abacd AEBBdCabceAabEeA        

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 22 13

Türkçe 30 4 22 13

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0

TYT Sosyal 30 9 12 30

Tarih-1 10 5 4 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 7 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERO VE B 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,432 198,700 1 77 99 99 6755

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
160,165 225,910 1 92 124 124 6612

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
140,166 193,440 1 46 51 51 4843

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
153,812 195,740 1 73 96 96 6521

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 3 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 5 4,75 16 2,83 8,92 8,21

Tarih-1 10 0 2 -0,50 -5 0,92 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 1,33 3,93 3,20

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,17 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,25 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 6 7 4,25 14 3,67 14,39 11,12

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,12 4,73 7,62

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,38 0,77 1,27

Kimya 10 0 0 0,00 0 -0,38 0,83 2,18

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 1,38 1,88 3,02

TYT Fen 30 4 5 2,75 9 0,62 3,49 6,47

Toplam: 120 20 20 15,00 13 8,33 29,22 27,89

TYT Türkçe E               b d  DeE DBcbA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal d     e    b  CBbbA b    aEB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik  Aba        ABC     c         

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen cc       c          eE A AaB  

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 5 20

Türkçe 30 6 5 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 6 7 20

Tarih-1 10 0 2 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 3 13

Matematik-1 30 4 3 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 2 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 4 5 13

Fizik 10 0 3 0

10 0 3 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR DÜRSÜÜÜÜ 369

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,592 198,700 2 93 124 124 7918

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
141,420 225,910 2 94 128 128 7262

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
97,461 193,440 2 74 98 98 7482

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
143,008 195,740 2 76 101 101 7003

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 3 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 3 5,25 18 2,83 8,92 8,21

Tarih-1 10 1 7 -0,75 -8 0,92 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 1,33 3,93 3,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,17 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,25 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 4 13 0,75 3 3,67 14,39 11,12

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,12 4,73 7,62

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,38 0,77 1,27

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 -0,38 0,83 2,18

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 1,38 1,88 3,02

TYT Fen 30 0 6 -1,50 -5 0,62 3,49 6,47

Toplam: 120 11 22 5,50 5 8,33 29,22 27,89

TYT Türkçe                      DBdaeBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal acdcaaeB   acdCaAeb        B  

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik    C                          

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen           acb         c  d a  

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 3 20

Türkçe 30 6 3 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 4 13 13

Tarih-1 10 1 7 10

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 1 0 3

Matematik-1 30 1 0 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 0 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 0 6 0

Fizik 10 0 0 0

10 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 3 0

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN AVCI 322 -9C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,102 198,700 1 36 42 42 3606

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
340,338 225,910 1 13 13 13 625

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
210,102 195,740 1 35 43 43 3741

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 1 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 16,00 8,92 8,21

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 7,50 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 3,75 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 20,25 14,39 11,12

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 -0,25 4,73 7,62

Toplam: 120 41 20 36,00 30 36,00 29,22 27,89

TYT Türkçe eEBDbC  E CddeD cAddADBEDECABD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal ACEACEAacBabCbaAAdAECAABEEDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik                Abc   ed    b  

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 10 8 2 80

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 5 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 1 5 3

Matematik-1 30 1 5 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 2 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 2 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
A GİRL 151 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,255 198,700 6 70 89 89 5999

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
199,360 225,910 4 73 94 94 5077

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
126,833 193,440 6 62 72 72 5516

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
177,124 195,740 4 60 76 76 5386

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 6 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 10,71 8,92 8,21

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 4,58 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 0 2 -0,50 -5 3,92 3,93 3,20

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,96 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,42 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 7 5 5,75 19 15,88 14,39 11,12

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 4,79 4,73 7,62

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,62 0,77 1,27

Kimya 10 2 1 1,75 18 0,88 0,83 2,18

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 2,50 1,88 3,02

TYT Fen 30 3 5 1,75 6 4,00 3,49 6,47

Toplam: 120 25 25 18,75 16 34,04 29,22 27,89

TYT Türkçe  E b      C de  cdEdAbaEDECABD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal     d        b   e  CbA aEDCBA

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik dCEA e  bc       c D ce       

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen          ceA D      *e A  a   

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 8 37

Türkçe 30 11 8 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 7 5 23

Tarih-1 10 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 2 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 7 13

Matematik-1 30 4 7 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 3 3 33
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 2 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 3 5 10

Fizik 10 0 1 0

10 0 1 0

Kimya 10 2 1 20

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AKTİN HASRET 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,782 198,700 1 3 3 3 1027

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
393,378 225,910 2 3 3 3 136

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
171,555 193,440 1 19 21 21 3742

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
283,788 195,740 1 3 3 3 1058

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 6 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 10,71 8,92 8,21

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 4,58 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,92 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,42 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 28 2 27,50 92 15,88 14,39 11,12

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 4,79 4,73 7,62

Toplam: 120 58 13 54,75 46 34,04 29,22 27,89

TYT Türkçe bEBDE CE BCEdaD bcEedDBEDcCABD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal ACEACEAEBBBaCaDAABAECAABEEDCBA

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CC      b   CBAAC   DdA  bD C 

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 8 63

Türkçe 30 19 8 63

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 3 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 28 2 93

Tarih-1 10 10 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 11 3 37

Matematik-1 30 11 3 37

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 0 22
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 0 40
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 1 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİSKİVİ 345 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,940 198,700 5 68 86 86 5806

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
194,595 225,910 6 76 99 99 5290

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
133,970 193,440 5 50 57 57 5161

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
185,066 195,740 3 52 67 67 4991

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 6 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 10,71 8,92 8,21

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 4,58 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,92 3,93 3,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,96 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,42 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 5 0 5,00 17 15,88 14,39 11,12

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 4,79 4,73 7,62

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,62 0,77 1,27

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,88 0,83 2,18

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 2,50 1,88 3,02

TYT Fen 30 3 6 1,50 5 4,00 3,49 6,47

Toplam: 120 24 20 19,00 16 34,04 29,22 27,89

TYT Türkçe E b       d C  ecdEdAbaEEDBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal                          DEBAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik EAdC      bc  C   cDc e       

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen          cbDeA       ac  A a  

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 8 37

Türkçe 30 11 8 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 5 0 17

Tarih-1 10 0 0 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 6 17

Matematik-1 30 5 6 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 3 2 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 3 6 10

Fizik 10 0 1 0

10 0 1 0

Kimya 10 2 2 20

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇELİK 403 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,810 198,700 2 4 5 5 1167

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
402,280 225,910 1 1 1 1 94

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
162,830 193,440 2 24 26 26 3994

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
268,867 195,740 2 6 7 7 1431

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 6 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 10,71 8,92 8,21

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 4,58 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 10 0 10,00 100 3,92 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,96 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,42 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 30 0 30,00 100 15,88 14,39 11,12

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 4,79 4,73 7,62

Toplam: 120 58 12 55,00 46 34,04 29,22 27,89

TYT Türkçe bEBDE  E  CEdeDeaAEBecBEDECAaD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CC     D    CBAdCb  Dd   bD C 

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 30 0 100

Tarih-1 10 10 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 10 0 100

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 4 33

Matematik-1 30 10 4 33

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 3 0 33
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 2 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEDET DURMAZ 1905 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,047 198,700 4 66 81 81 5682

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
195,577 225,910 5 74 97 97 5253

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
160,500 193,440 3 26 28 28 4081

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
155,871 195,740 6 71 93 93 6390

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 6 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 6 5,50 18 10,71 8,92 8,21

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 4,58 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 3,92 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,96 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,42 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 15,88 14,39 11,12

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 4,79 4,73 7,62

Fizik 10 4 4 3,00 30 0,62 0,77 1,27

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,88 0,83 2,18

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 2,50 1,88 3,02

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 4,00 3,49 6,47

Toplam: 120 31 29 23,75 20 34,04 29,22 27,89

TYT Türkçe Ec cBE      e       b B EbBDb 

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal dAeAdaddEa  c   bcA ACBAaDEBeC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik  AC        B a                

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen cAcc Db BE Db  e c   EDAcAad  

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 6 23

Türkçe 30 7 6 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 12 40

Tarih-1 10 3 7 30

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 1 3 10

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 1 10

Matematik-1 30 3 1 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 3 0 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 9 10 30

Fizik 10 4 4 40

10 4 4 40

Kimya 10 1 3 10

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 3 40

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP 453 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,950 198,700 3 55 64 64 4568

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
268,459 225,910 3 36 43 43 2402

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
146,696 193,440 4 42 46 46 4588

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
160,458 195,740 5 69 89 89 6183

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 6 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 10,71 8,92 8,21

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 4,58 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,92 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,96 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,42 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 15,88 14,39 11,12

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 4,79 4,73 7,62

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,62 0,77 1,27

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,88 0,83 2,18

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 2,50 1,88 3,02

TYT Fen 30 7 3 6,25 21 4,00 3,49 6,47

Toplam: 120 39 24 33,00 28 34,04 29,22 27,89

TYT Türkçe Ea        d C  ebbcdeDBdEDBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal cAaACEAB BeCDaCdAAAEbCBbEDcB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik  ACb        b           a b   

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen                     ebDABABBCe

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 9 33

Türkçe 30 10 9 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 8 67

Tarih-1 10 7 2 70

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 4 7

Matematik-1 30 2 4 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 1 22
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 7 3 23

Fizik 10 0 0 0

10 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 7 3 70

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 1 1 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN METE 505 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,500 198,700 14 71 90 90 6094

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
170,479 225,910 18 88 118 118 6225

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
147,616 193,440 13 38 41 41 4534

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
173,655 195,740 11 62 78 78 5541

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 4 6,00 20 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 5 2 4,50 15 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 2 6 0,50 5 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 4 8 2,00 7 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 22 18 17,50 15 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe E           C     d  DBEdcdDC 

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EA A cA  e  D                 

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik  Aea       BdBC E   d     D   

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen            DeA   e  Caedde dC 

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 4 23

Türkçe 30 7 4 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 5 2 17

Tarih-1 10 4 2 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 4 20

Matematik-1 30 6 4 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 2 22
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 0 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 4 8 13

Fizik 10 0 0 0

10 0 0 0

Kimya 10 2 2 20

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 6 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR KA 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,107 198,700 13 67 84 84 5742

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
174,930 225,910 17 86 111 111 6056

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
164,930 193,440 8 23 25 25 3937

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
168,577 195,740 13 67 84 84 5798

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 6 5,50 18 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 6 1 5,75 19 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 2 3 1,25 13 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 3 1 2,75 28 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 26 20 21,00 18 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe Eb        d       dd DBE cBDCe

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal    Ad A                  DEB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik  ACC D  e   c C   b d       bC

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen e dD b   E aeAbA   e b   A B D

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 6 23

Türkçe 30 7 6 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 6 1 20

Tarih-1 10 2 1 20

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 5 20

Matematik-1 30 6 5 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 0 44
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

TYT Fen 30 7 8 23

Fizik 10 2 3 20

10 2 3 20

Kimya 10 2 4 20

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 1 50
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 1 30

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 1 0 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BRRUB 377 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,540 198,700 17 78 100 100 6799

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
180,499 225,910 15 84 109 109 5855

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
131,284 193,440 16 54 62 62 5302

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
140,793 195,740 18 77 102 102 7103

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 7 4,25 14 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 10 8 8,00 27 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 1 0 1,00 10 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 0 0 0,00 0 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 3 0 3,00 10 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 21 16 17,00 14 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe bE        C d   b E A   eEaeaD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal  e cC    dB bC bbc  C ABE DCBd

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik C  A           d              

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen          E           D A      

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 7 20

Türkçe 30 6 7 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 10 8 33

Tarih-1 10 1 3 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 1 7

Matematik-1 30 2 1 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 0 22
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 3 0 10

Fizik 10 1 0 10

10 1 0 10

Kimya 10 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 0 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT 486 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,497 198,700 11 62 71 71 5291

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
256,537 225,910 3 47 56 56 2818

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
115,245 193,440 18 66 85 85 6278

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
172,360 195,740 12 64 80 80 5613

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 4 13 0,75 3 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 33 28 26,00 22 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe Eb          C  ecd    BEEDBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal E  bdc cE Bb  C  AA ACBAEDEBAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik  AdC a    bc dC     c         

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen e eD     cbDD  be   eac  Aaeae

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 4 33

Türkçe 30 10 4 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 5 53

Tarih-1 10 2 4 20

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 4 1 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 3 6 10

Matematik-1 30 3 6 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 3 22
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 4 13 13

Fizik 10 1 3 10

10 1 3 10

Kimya 10 2 3 20

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 7 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 2 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,267 198,700 4 48 55 55 4291

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
221,616 225,910 7 63 79 79 4194

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
181,440 193,440 5 16 18 18 3448

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
181,910 195,740 5 54 70 70 5142

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 2 6,50 22 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 1 0 1,00 10 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 13 4 12,00 40 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 9 10 6,50 22 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 36 21 30,75 26 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe                      DBEcECAaD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal A Ee EAE  B         CcABdEDCBc

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CC A a    D Cd cCE b c        

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen  e c    BbDAbD Ce e EeeA AdaD 

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 2 23

Türkçe 30 7 2 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 13 4 43

Tarih-1 10 5 1 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 0 10

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 5 23

Matematik-1 30 7 5 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 3 1 33
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 2 40
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 9 10 30

Fizik 10 1 3 10

10 1 3 10

Kimya 10 4 3 40

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 1 1 50
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ATAY 333 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,815 198,700 9 59 68 68 4867

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
203,989 225,910 12 70 91 91 4893

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
168,890 193,440 7 21 23 23 3829

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
181,753 195,740 6 55 71 71 5151

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 7 6,25 21 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 10 2 9,50 32 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 2 2 1,50 15 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 2 4 1,00 10 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 7 11 4,25 14 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 32 24 26,00 22 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe       aE  C   c  b e DBEDcCdaD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal              C  A c CdABEEDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CaEA c   B DCa       d    D   

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen  ea     BEeA De c e aedABdaB  

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 7 27

Türkçe 30 8 7 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 10 2 33

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 1 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 4 23

Matematik-1 30 7 4 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 2 44
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 7 11 23

Fizik 10 2 2 20

10 2 2 20

Kimya 10 2 4 20

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 1 0 50
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR ŞENGÜL 45 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,472 198,700 2 20 25 25 2883

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
258,439 225,910 1 43 51 51 2745

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
198,576 193,440 3 10 12 12 2938

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
215,556 195,740 2 28 35 35 3497

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 2 9,50 32 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 1 4,75 48 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 15 2 14,50 48 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 4 5 2,75 28 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 44 21 38,75 32 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe  E        Cd         DBEDECAdD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal A  A aA BB  CC  A    AABcEDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CCEA cC     CB dCE  bcc       

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen  B a  a   eAEDAbc eebedAdABdDC

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 2 33

Türkçe 30 10 2 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 15 2 50

Tarih-1 10 5 1 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 0 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 9 5 30

Matematik-1 30 9 5 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 5 1 56
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 1 40
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 2 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 10 12 33

Fizik 10 1 2 10

10 1 2 10

Kimya 10 4 5 40

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 1 50
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 1 1 50
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GOAT BAYRAM 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,325 198,700 16 76 98 98 6702

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
160,970 225,910 20 91 123 123 6590

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
149,539 193,440 11 36 39 39 4466

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
143,499 195,740 17 75 100 100 6983

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 6 3,50 12 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 8 9 5,75 19 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 3 2 2,50 25 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 1 2 0,50 5 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 7 10 4,50 15 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 24 29 16,75 14 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe  d        e          DBdeaCbBD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal A   d  c  c  be b A eAABccDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CC         cCed     Dd        

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen  e B   BcE  aaA     E eecdBaeC

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 6 17

Türkçe 30 5 6 17

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 8 9 27

Tarih-1 10 1 2 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 4 13

Matematik-1 30 4 4 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 0 22
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 7 10 23

Fizik 10 3 2 30

10 3 2 30

Kimya 10 1 2 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 2 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HELENA BALTAŞ 320 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,755 198,700 21 90 118 118 7542

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
167,480 225,910 19 90 120 120 6339

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
111,285 193,440 19 67 86 86 6583

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
127,773 195,740 20 85 115 115 7665

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 9 3,75 13 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 1 5 -0,25 -3 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 2 3 1,25 13 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 9 10 6,50 22 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 4 2 3,50 35 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 4 10 1,50 5 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 21 36 12,00 10 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe  Eced     C      d dADBaa b aD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal  ec d  Eced Ca c B   AABcEbCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik ea A a      bd dC      e      

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen  e e     dcddab     ED A cdB  

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 9 20

Türkçe 30 6 9 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 2 20

TYT Sosyal 30 9 10 30

Tarih-1 10 1 5 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 2 3 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 7 7

Matematik-1 30 2 7 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 3 11
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 4 10 13

Fizik 10 0 3 0

10 0 3 0

Kimya 10 0 5 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 2 40

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 1 0 50
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
JMN PARK 381 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,710 198,700 7 56 65 65 4585

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
245,242 225,910 6 53 63 63 3285

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
138,264 193,440 15 49 55 55 4988

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
196,006 195,740 3 46 57 57 4412

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 3 11,25 38 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 11 2 10,50 35 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 5 8 3,00 10 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 32 18 27,50 23 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe bE     c    A   DdE ADBEDEC B 

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal      c      Cd      CAABEEDCBA

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik dC A    bc  C    c D  e       

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen          cDA D  e c ab AB eae 

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 3 40

Türkçe 30 12 3 40

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 3 0 60

TYT Sosyal 30 11 2 37

Tarih-1 10 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 1 10

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 5 13

Matematik-1 30 4 5 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 2 22
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 5 8 17

Fizik 10 0 1 0

10 0 1 0

Kimya 10 3 2 30

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 5 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 0 2 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M V B 382 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,135 198,700 15 72 92 92 6115

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
206,089 225,910 11 69 88 88 4804

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
149,382 193,440 12 37 40 40 4469

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
131,441 195,740 19 82 110 110 7484

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 8 2,00 7 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 16 6 14,50 48 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 5 9 2,75 9 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 2 5 0,75 8 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 3 1 2,75 28 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 7 9 4,75 16 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 32 32 24,00 20 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe Ec          C  eb     aEaeaDb 

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal  A A Ec  Bae bCBAAA dbBAEDEB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik  Ada     c  ABCe C bd e b   b 

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen ccdD   Baca D C    BCdc  A e  

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 8 13

Türkçe 30 4 8 13

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 6 53

Tarih-1 10 4 1 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 9 17

Matematik-1 30 5 9 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 2 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 2 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

TYT Fen 30 7 9 23

Fizik 10 2 5 20

10 2 5 20

Kimya 10 3 1 30

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 2 3 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEROL 252 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,395 198,700 10 60 69 69 5083

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
212,400 225,910 9 65 82 82 4592

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
156,832 193,440 9 31 33 33 4209

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
177,459 195,740 10 59 75 75 5372

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 4 7,00 23 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 12 8 10,00 33 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 2 1 1,75 18 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 2 1 1,75 18 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 5 4 4,00 13 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 31 22 25,50 21 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe E         d C        ccbEDBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EAeAa eBc  Ce CBAbAa     DEd C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik EACC     c cA C        a ae c 

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen ae      B  DD  e     E   A  d 

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 4 27

Türkçe 30 8 4 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 12 8 40

Tarih-1 10 4 4 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 3 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 6 20

Matematik-1 30 6 6 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 1 44
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 2 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

TYT Fen 30 5 4 17

Fizik 10 1 2 10

10 1 2 10

Kimya 10 2 1 20

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 1 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ACAR 354 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

EA
94,932 195,740 22 97 135 135 9001

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 0 2 -0,50 -2 5,77 8,92 8,21

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 1 4 0,00 0 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 2 11 -0,75 -1 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe a              a              

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Matematik a  C e              c   b e   

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen           d c     e  Eb       

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 0 2 0

Türkçe 30 0 2 0

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0

TYT Matematik 30 1 5 3

Matematik-1 30 1 5 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 2 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 1 4 3

Fizik 10 0 0 0

10 0 0 0

Kimya 10 0 3 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 1 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALA 378 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,440 198,700 1 1 1 1 722

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
258,125 225,910 2 45 53 53 2756

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
303,924 193,440 1 1 1 1 923

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
297,831 195,740 1 2 2 2 803

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 4 9,00 30 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 3 0 3,00 30 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 15 0 15,00 50 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 23 7 21,25 71 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 4 4 3,00 30 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 7 3 6,25 63 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 12 13 8,75 29 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 60 24 54,00 45 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe ED        d b       ADBEEDBcCc

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EA AC A  B CD     A  CB  DEB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik EACCecbEDDCBABCAECEDcDAeDbDaEC

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen eccD  d dc DDAeAc badaDABABBCe

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 4 33

Türkçe 30 10 4 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 0 50

Tarih-1 10 6 0 60

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 0 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 23 7 77

Matematik-1 30 23 7 77

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 6 3 67
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 5 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 2 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 1 1 50

TYT Fen 30 12 13 40

Fizik 10 1 6 10

10 1 6 10

Kimya 10 4 4 40

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 1 50
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 7 3 70

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 1 1 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ 368 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,520 198,700 20 86 110 110 7140

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
179,851 225,910 16 85 110 110 5885

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
105,872 193,440 20 72 92 92 7038

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
151,263 195,740 16 74 97 97 6620

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 9 5,75 19 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 9 11 6,25 21 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 2 12 -1,00 -3 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 23 41 12,75 11 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe  Eeb      b d   ed d bBEDECbBD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal ee eeE  aBc Ce   db C eBaEDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik Cd A ab  ec CBed  a  c        

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen ee       abb abd    beeA  d  C

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 9 27

Türkçe 30 8 9 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 9 11 30

Tarih-1 10 2 5 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 1 4 10

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 4 9 13

Matematik-1 30 4 9 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 4 22
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 2 12 7

Fizik 10 0 3 0

10 0 3 0

Kimya 10 0 5 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 2 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SFĞFR YLMMZ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,437 198,700 18 83 105 105 6963

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
203,811 225,910 13 71 92 92 4897

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
154,575 195,740 15 72 94 94 6464

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 1 4 0,00 0 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 9 8 7,00 23 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 0 4 -1,00 -10 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 3 12 0,00 0 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 24 37 14,75 12 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe E bEe     d b  eeAddeDBEaDBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal Ede CEd  B e  Cc bd b    DEB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik   Ca aa c  e   ea             

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen e c      a  c dec   dEe  ABddc

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 10 37

Türkçe 30 11 10 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 9 8 30

Tarih-1 10 4 3 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 1 4 10

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 1 7 3

Matematik-1 30 1 7 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 4 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 2 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 3 12 10

Fizik 10 0 3 0

10 0 3 0

Kimya 10 0 4 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 2 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 1 1 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BUDAK 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,812 198,700 3 44 51 51 4217

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
208,283 225,910 10 67 86 86 4722

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
197,792 193,440 4 11 13 13 2954

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
179,695 195,740 8 57 73 73 5260

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 6 5,50 18 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 3 2 2,50 25 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 9 10 6,50 22 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 2 3 1,25 13 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 8 2 7,50 75 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 11 11 8,25 28 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 40 35 31,25 26 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe Eb        A C        DBEceacCd

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EA   dc  Bcab Cc bAE CB EbEBAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik  ACC DCd  becaacbCdeADA       

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen cbca bb  E  DbaAc   baDABABBCD

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 6 23

Türkçe 30 7 6 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 8 43

Tarih-1 10 3 2 30

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 10 30

Matematik-1 30 9 10 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 5 2 56
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 4 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 11 11 37

Fizik 10 1 6 10

10 1 6 10

Kimya 10 2 3 20

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 1 50
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 8 2 80

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 2 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
VEDAT ETİK 428 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,442 198,700 6 54 63 63 4486

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
252,263 225,910 4 48 58 58 2982

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
147,459 193,440 14 39 42 42 4542

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
180,792 195,740 7 56 72 72 5211

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 3 7,25 24 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 17 4 16,00 53 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 1 2 0,50 5 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 5 11 2,25 8 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 37 27 30,25 25 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe DE        C           aEDECeaD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal A bAC A BBB dC  AB  CAdBbEDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CCbAaeb  B ebBA C    dd c     

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen  cD      ccA acdea    eAB dBe 

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 3 27

Türkçe 30 8 3 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 17 4 57

Tarih-1 10 6 1 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 1 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 9 23

Matematik-1 30 7 9 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 4 44
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 0 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 2 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 5 11 17

Fizik 10 1 2 10

10 1 2 10

Kimya 10 1 6 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 2 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 1 1 50
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YEŞİLYURT 337 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,455 198,700 19 85 109 109 7093

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
181,460 225,910 14 82 107 107 5815

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
130,030 193,440 17 56 65 65 5341

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
121,107 195,740 21 91 123 123 7910

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 7 3,25 11 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 3 7 1,25 13 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 13 15 9,25 31 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 2 9 -0,25 -1 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 3 6 1,50 15 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 3 2 2,50 25 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 8 12 5,00 17 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 28 43 17,25 14 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe E                dd  bBEEcaDac

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal bA Ad eBaddaDbeccbAEbCBAEbEBbC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik EcC ae d ee   a  d         d  

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen BccD aCedbbDeA  D   Cc*Aa e   

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 7 17

Türkçe 30 5 7 17

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 13 15 43

Tarih-1 10 3 5 30

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 7 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 9 7

Matematik-1 30 2 9 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 4 22
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

TYT Fen 30 8 12 27

Fizik 10 3 6 30

10 3 6 30

Kimya 10 3 2 30

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 2 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YILMAZZ 379 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,502 198,700 12 63 73 73 5407

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
131,284 225,910 21 95 131 131 7575

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
205,065 193,440 2 6 8 8 2759

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
178,932 195,740 9 58 74 74 5299

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 5 1,75 6 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 3 0 3,00 10 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 4 3 3,25 33 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 25 19 20,25 17 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe   a                    EbdCeaD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal                      A    D B 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik eCEA cb  BDcCBA C  D cA  c  C 

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen           DA DAecb  aDCecAdd  

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 5 10

Türkçe 30 3 5 10

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 3 0 10

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 40

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 12 6 40

Matematik-1 30 12 6 40

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 3 44
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 0 40
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 1 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 7 8 23

Fizik 10 0 0 0

10 0 0 0

Kimya 10 4 3 40

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 1 50
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 5 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YILMAZ 645 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,095 198,700 8 58 67 67 4795

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
218,774 225,910 8 64 80 80 4317

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
170,322 193,440 6 20 22 22 3782

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
167,950 195,740 14 68 85 85 5835

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 6 4,50 15 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 15 5 13,75 46 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 2 2 1,50 15 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 6 5 4,75 16 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 34 21 28,75 24 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe   a       C d        DebDbCcBD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal Aebe  A BB  C  AA A CbABbEDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CC A b     cCBA C    d   b b  

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen cB B b  BcD aD d       A      

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 6 20

Türkçe 30 6 6 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 0 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 15 5 50

Tarih-1 10 4 3 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 0 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 7 5 23

Matematik-1 30 7 5 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 3 1 33
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 0 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

TYT Fen 30 6 5 20

Fizik 10 3 3 30

10 3 3 30

Kimya 10 2 2 20

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZAKİYE DEMİR 318 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,125 198,700 5 49 56 56 4298

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
247,655 225,910 5 52 62 62 3173

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
154,439 193,440 10 34 36 36 4290

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
188,890 195,740 4 51 66 66 4804

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 2 7,50 25 5,77 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,39 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 2 1 1,75 18 1,79 3,93 3,20

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,42 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,52 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 16 4 15,00 50 10,12 14,39 11,12

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 4,58 4,73 7,62

Fizik 10 1 3 0,25 3 0,43 0,77 1,27

Kimya 10 3 3 2,25 23 1,24 0,83 2,18

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 2,03 1,88 3,02

TYT Fen 30 5 11 2,25 8 3,70 3,49 6,47

Toplam: 120 37 26 30,50 25 23,72 29,22 27,89

TYT Türkçe Eb          C         BEEcBDC 

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EAeA  bcEB b     AA A BAEDEBAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik  ACCaab DDaBddCd C  c e       

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen e eD     cbDD C ee  eEab  ad  

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 2 27

Türkçe 30 8 2 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 16 4 53

Tarih-1 10 5 3 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 2 1 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 9 27

Matematik-1 30 8 9 27

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 3 44
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 5 11 17

Fizik 10 1 3 10

10 1 3 10

Kimya 10 3 3 30

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 5 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 2 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BARIŞ ONUK 937 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,382 198,700 18 82 104 104 6911

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
229,735 225,910 13 60 76 76 3867

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
126,499 195,740 17 86 116 116 7701

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 11 4,25 14 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 4,96 4,73 7,62

Toplam: 120 25 22 19,50 16 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe eEBebe    C de  DAcddDB aa    

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal ACEeCaA dBc CaDAAcbECdABbEDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik de                            

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 11 23

Türkçe 30 7 11 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 1 0

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 10 6 3 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 4 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 2 0

Matematik-1 30 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH GÖKSER 1116 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,875 198,700 3 18 23 23 2732

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
257,164 225,910 8 46 55 55 2791

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
200,791 193,440 4 8 10 10 2876

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
225,399 195,740 5 25 32 32 3048

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 4 10,00 33 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 16 9 13,75 46 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 11 9 8,75 29 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 4 4 3,00 30 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 9 11 6,25 21 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 47 33 38,75 32 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe aEBe      C d        DBEDECdBD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal Aebc EAEBBc  CDbAcb CbAdEEDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik dCEA a caB DCBAcbb  eA   Dc C 

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen Accc bD BEb  De c   ED AcAdae 

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 4 37

Türkçe 30 11 4 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 16 9 53

Tarih-1 10 6 3 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 11 9 37

Matematik-1 30 11 9 37

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 3 44
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 3 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 9 11 30

Fizik 10 4 4 40

10 4 4 40

Kimya 10 1 3 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 4 40

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 0 2 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ETİZ 496 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,655 198,700 5 23 28 28 3099

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
296,222 225,910 2 27 31 31 1580

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
157,302 193,440 9 30 32 32 4197

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
213,633 195,740 6 30 37 37 3588

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 2 11,50 38 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 19 3 18,25 61 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 5 7 3,25 11 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 43 19 38,25 32 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe  E        C A c   E  DBbDECABD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal A EA EA  Ba C c A AECAdBEEDCBA

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CCEA b  bee CBAb     d b      

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen dc e a   E      eD  Eb AB d   

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 2 40

Türkçe 30 12 2 40

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 19 3 63

Tarih-1 10 6 0 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 4 2 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 7 23

Matematik-1 30 7 7 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 2 44
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 5 7 17

Fizik 10 1 4 10

10 1 4 10

Kimya 10 1 1 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 2 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT ÇİFTÇİ 339 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,707 198,700 13 57 66 66 4645

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
243,047 225,910 10 54 64 64 3353

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
141,577 193,440 13 45 49 49 4806

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
189,047 195,740 11 50 64 64 4770

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 17 12 14,00 47 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 2 0 2,00 20 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 0 4 -1,00 -10 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 3 10 0,50 2 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 38 41 27,75 23 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe edea CbdE e b b  ebBADaEDECABc

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal AdEedEAbBaaC acAABAEddABEEbCBb

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik eC A bd    eCBAdC    A      d 

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen    B  D   b bDedee  da    ad  

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 13 37

Türkçe 30 11 13 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 17 12 57

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 3 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 6 23

Matematik-1 30 7 6 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 3 22
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 3 10 10

Fizik 10 2 0 20

10 2 0 20

Kimya 10 1 6 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 2 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 4 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR ERKUN 439 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,162 198,700 10 41 48 48 3993

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
169,361 225,910 20 89 119 119 6277

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
200,436 193,440 5 9 11 11 2886

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
231,302 195,740 3 21 28 28 2802

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 5 6,75 23 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 0 1 -0,25 -3 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 0 0 0,00 0 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 4 2 3,50 12 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 2 6 0,50 5 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 2 6 0,50 5 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 5 15 1,25 4 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 31 25 24,75 21 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe aE        e d        cBaDECABD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal d                        EDCBd

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CCEAbDC  B bCB AC    AA   Dc  

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen ceac be BEbb DAdcec bcaA      

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 5 27

Türkçe 30 8 5 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 4 2 13

Tarih-1 10 0 1 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 0 0 0

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 14 3 47

Matematik-1 30 14 3 47

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 7 1 78
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 0 40
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0

TYT Fen 30 5 15 17

Fizik 10 2 6 20

10 2 6 20

Kimya 10 2 6 20

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 1 50
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 3 10

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAR*  ALP 944 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

SÖZ
208,168 225,910 16 68 87 87 4730

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
106,363 193,440 21 71 91 91 7011

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
101,755 195,740 22 96 132 132 8710

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 3 0,25 1 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 19 9 16,75 56 13,39 14,39 11,12

Fizik 10 0 0 0,00 0 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 1 0 1,00 3 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 21 12 18,00 15 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe E c e                    c    

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EACAdacB B CDbCBAbAEdCBAbbEBbC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Fen                         B     

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 1 3 3

Türkçe 30 1 3 3

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 0 0 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 19 9 63

Tarih-1 10 6 3 60

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 7 2 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Fen 30 1 0 3

Fizik 10 0 0 0

10 0 0 0

Kimya 10 0 0 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 1 0 10

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AVCI 494 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,352 198,700 14 64 75 75 5473

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
235,754 225,910 11 58 72 72 3638

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
133,343 193,440 14 51 58 58 5180

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
159,518 195,740 14 70 90 90 6217

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 17 10 14,50 48 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 3 5 1,75 18 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 5 10 2,50 8 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 36 41 25,75 21 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe aee B  C  c    eDcEcAb EcDBDac

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal bACACaed BcaD CcbAAEdCBAbDEB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik EbCeDe debaBceaA              

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen eb             dDceBeEb  ABdbe

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 11 30

Türkçe 30 9 11 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 10 57

Tarih-1 10 5 4 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 10 17

Matematik-1 30 5 10 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 4 44
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 0 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 5 10 17

Fizik 10 0 2 0

10 0 2 0

Kimya 10 2 3 20

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 1 0 100

Biyoloji 10 3 5 30

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 1 1 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M ENES YÜKSEL 1107 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,227 198,700 7 33 39 39 3507

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
289,106 225,910 4 29 34 34 1755

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
174,637 193,440 8 18 20 20 3651

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
169,988 195,740 13 65 82 82 5738

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 5 7,75 26 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 23 7 21,25 71 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 6 2 5,50 55 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 4 5 2,75 28 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 12 12 9,00 30 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 49 34 40,50 34 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe Eee e       C        DBEE*BDCd

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal bAeACEcBEBBbDaCcAAAEACBAEDEBbC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik de Ccaa  Da ABbd b      D b   

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen dABD Db BE De dee Deeaa BAdBCe

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 5 30

Türkçe 30 9 5 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 23 7 77

Tarih-1 10 7 3 70

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 5 10 17

Matematik-1 30 5 10 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 5 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 2 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 12 12 40

Fizik 10 6 2 60

10 6 2 60

Kimya 10 2 5 20

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 2 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 5 40

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 2 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MAHUT   * F 367 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,627 198,700 20 94 126 126 8045

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
148,285 225,910 21 93 126 126 7051

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
111,128 193,440 19 68 87 87 6591

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
106,990 195,740 21 95 129 129 8522

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 16 1,00 3 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 1 6 -0,50 -5 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 10 14 6,50 22 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 2 4 1,00 10 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 0 5 -1,25 -13 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 5 13 1,75 6 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 22 51 9,25 8 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe Ebc d eCbad bD   d d Dac adDab

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal dAeeaae   Bb dCcdcA AdBAb dBAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik bACdcabc   d   d              

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen e c E a Bacab  cc   eb  BA cCc

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 16 17

Türkçe 30 5 16 17

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 3 20
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 10 14 33

Tarih-1 10 1 6 10

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 3 5 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 2 8 7

Matematik-1 30 2 8 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 7 22
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 5 13 17

Fizik 10 2 4 20

10 2 4 20

Kimya 10 0 5 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 4 30

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KEZER 475 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,577 198,700 1 8 9 9 1532

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
314,498 225,910 1 19 23 23 1127

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
224,281 193,440 2 4 6 6 2285

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
239,850 195,740 2 14 19 19 2458

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 3 10,25 34 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 24 6 22,50 75 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 4 4 3,00 30 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 5 4 4,00 40 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 10 9 7,75 26 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 57 23 51,25 43 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe Eee B       C        DBEEDBDCd

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal bAeACEcBEBBCDaCcAAAEACBAEDEBbC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik dACCcaC    BABCd C     DDb   C

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen dAca Db BE Db        EDAcAacCe

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 3 37

Türkçe 30 11 3 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 6 80

Tarih-1 10 7 3 70

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 12 5 40

Matematik-1 30 12 5 40

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 5 3 56
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 1 50
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 10 9 33

Fizik 10 4 4 40

10 4 4 40

Kimya 10 1 1 10

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 5 4 50

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 2 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERAL KAZAN 459 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,672 198,700 4 19 24 24 2742

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
249,379 225,910 9 49 59 59 3098

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
204,125 193,440 3 7 9 9 2790

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
228,732 195,740 4 22 29 29 2906

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 3 10,25 34 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 3 3 2,25 23 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 14 7 12,25 41 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 1 6 -0,50 -5 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 5 5 3,75 38 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 10 14 6,50 22 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 45 28 38,00 32 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe bE        C d       ADBEDECbBD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal A Ee EA  aB ba AAc  CbABcEDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CC A a   B DCBAdCa b A        

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen Ae B bD Bde  aedeD eaaeAcABBeC

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 3 37

Türkçe 30 11 3 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 14 7 47

Tarih-1 10 4 2 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 3 3 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 10 4 33

Matematik-1 30 10 4 33

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 1 44
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 3 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 10 14 33

Fizik 10 4 3 40

10 4 3 40

Kimya 10 1 6 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 2 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 5 5 50

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 1 1 50
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÇETİNKAYA 499 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,495 198,700 2 10 11 11 1769

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
260,497 225,910 7 42 50 50 2675

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
231,397 193,440 1 2 4 4 2115

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
263,674 195,740 1 9 10 10 1586

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 3 10,25 34 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 2 4,50 45 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 15 4 14,00 47 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 16 6 14,50 48 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 3 6 1,50 15 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 4 3 3,25 33 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 8 13 4,75 16 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 50 26 43,50 36 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe bEB         c    bE   BEDECABD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal AaEA  A Be  CbD A   dAAB EDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CCEA bCD BDDCBAdCdcD c   Db C 

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen de a    BbDebDA caeeEDCc bBc  

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 3 37

Türkçe 30 11 3 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 0 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 15 4 50

Tarih-1 10 5 2 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 3 1 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 0 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 16 6 53

Matematik-1 30 16 6 53

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 7 1 78
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 3 40
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 8 13 27

Fizik 10 1 4 10

10 1 4 10

Kimya 10 3 6 30

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 3 40

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 1 0 100
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM YŞ R 357 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,265 198,700 12 51 59 59 4345

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
212,379 225,910 15 66 83 83 4594

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
176,048 193,440 7 17 19 19 3600

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
196,497 195,740 10 45 55 55 4390

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 2 9,50 32 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 2 4 1,00 10 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 10 11 7,25 24 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 4 3 3,25 33 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 3 3 2,25 23 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 9 9 6,75 23 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 35 27 28,25 24 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe E b                 ADBEEDBDCb

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EA d  ea aca  bc AA bCBAbDaB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik bACC a     B a d C bA         

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen eAB  Db Bd DeA e  a  ae  ABB e

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 2 33

Türkçe 30 10 2 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 10 11 33

Tarih-1 10 2 4 20

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 2 4 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 5 20

Matematik-1 30 6 5 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 2 44
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 2 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 9 9 30

Fizik 10 4 3 40

10 4 3 40

Kimya 10 2 3 20

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 3 30

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 1 1 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÇELİK 506 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,237 198,700 21 95 132 132 8466

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
92,853 225,910 22 97 136 136 8395

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
128,599 193,440 18 58 67 67 5418

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
108,735 195,740 20 94 127 127 8431

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 1 9 -1,25 -13 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 1 9 -1,25 -13 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 2 18 -2,50 -8 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 4 6 2,50 25 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 3 4 2,00 20 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 7 10 4,50 15 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 22 75 3,25 3 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe aaeacaCEEdebeebaeccabcBdDEbdBb

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal dCcdbacaecdeCabbbaec          

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik bacbEcebacceCcAdCcccaAebabDdbe

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen cBeBcCcBcbaeEDdCc             

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 23 23

Türkçe 30 7 23 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 2 18 7

Tarih-1 10 1 9 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 2 0

Coğrafya-1 10 1 9 10

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 24 20

Matematik-1 30 6 24 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 8 11
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 2 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 4 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 2 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 2 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 2 0

TYT Fen 30 7 10 23

Fizik 10 4 6 40

10 4 6 40

Kimya 10 3 4 30

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 1 50
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SEZGİN 457 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,655 198,700 16 79 101 101 6844

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
191,638 225,910 17 78 101 101 5402

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
131,441 193,440 15 53 61 61 5259

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
124,931 195,740 18 88 120 120 7775

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 13 1,75 6 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 5 9 2,75 9 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 28 36 19,00 16 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe aaeacaCEEcb  C      daeae    D

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal AebeaEAEeBcbCCDbdBAECbbBcEDCdc

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik             CB                

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen d             A c e EebcBABeea

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 13 17

Türkçe 30 5 13 17

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 0 20

TYT Sosyal 30 16 14 53

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 4 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 0 7

Matematik-1 30 2 0 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 5 9 17

Fizik 10 0 1 0

10 0 1 0

Kimya 10 1 2 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 4 6 40

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 2 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KAPLAN 342 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,042 198,700 17 81 103 103 6879

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
191,638 225,910 17 78 101 101 5402

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
129,853 193,440 17 57 66 66 5346

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
124,931 195,740 18 88 120 120 7775

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 13 1,75 6 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 16 14 12,50 42 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 5 10 2,50 8 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 28 37 18,75 16 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe aaeacaCEEcb  C      daeae    D

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal AebeaEAEeBcbCCDbdBAECbbBcEDCdc

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik             CB                

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen d             A ce eEebcBABeea

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 13 17

Türkçe 30 5 13 17

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 0 20

TYT Sosyal 30 16 14 53

Tarih-1 10 5 5 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 6 4 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 0 7

Matematik-1 30 2 0 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 5 10 17

Fizik 10 0 1 0

10 0 1 0

Kimya 10 1 3 10

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 0 50
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 4 6 40

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 2 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖNDR  AZRAK 452 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
146,292 198,700 19 84 106 106 6976

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
181,126 225,910 19 83 108 108 5822

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
131,148 193,440 16 55 63 63 5307

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
130,302 195,740 16 84 112 112 7536

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 15 5,25 18 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 1 4 0,00 0 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 2 6 0,50 5 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 10 12 7,00 23 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 2 12 -1,00 -3 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 2 3 1,25 13 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 4 5 2,75 28 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 3 4 2,00 20 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 9 12 6,00 20 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 30 51 17,25 14 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe cEBac CEE eb ebae  abcB bEbdBD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal A cd  e e d CebbAce CAAB dDCBe

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik bac EDe  c   c d     d b  ec e

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen cB  cC  c aeEDdCcD cbD AaAd e 

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 15 30

Türkçe 30 9 15 30

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 10 12 33

Tarih-1 10 1 4 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 2 6 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 12 7

Matematik-1 30 2 12 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 5 22
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 2 0

TYT Fen 30 9 12 30

Fizik 10 2 3 20

10 2 3 20

Kimya 10 4 5 40

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Yükseltgenme Basamakları 1 1 0 100
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 1 1 50
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 3 4 30

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN DEYAN 389 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,625 198,700 11 42 49 49 4022

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
235,127 225,910 12 59 74 74 3660

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
188,106 193,440 6 15 17 17 3225

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
176,361 195,740 12 61 77 77 5431

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 3 5,25 18 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 18 10 15,50 52 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 8 7 6,25 21 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 5 2 4,50 45 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 3 5 1,75 18 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 2 5 0,75 8 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 10 12 7,00 23 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 42 32 34,00 28 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe aE e                 D  D CbBD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal Aebc EAdBBcaCbDAAcAECAAd EDCBe

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik eCEA a  aB Db Adb        Db C 

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen Ad B bD BED  DedeDeeaaa   BdeC

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 3 20

Türkçe 30 6 3 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60

TYT Sosyal 30 18 10 60

Tarih-1 10 5 4 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 8 7 27

Matematik-1 30 8 7 27

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 2 44
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 10 12 33

Fizik 10 5 2 50

10 5 2 50

Kimya 10 3 5 30

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 1 0 100
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 2 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Derişim Birimleri 1 0 1 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 1 0

Biyoloji 10 2 5 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 2 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEDA HAMARAT 440 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,565 198,700 8 37 43 43 3633

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
277,027 225,910 5 33 38 38 2121

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
156,028 193,440 10 32 34 34 4227

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
197,615 195,740 9 44 54 54 4341

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 5 8,75 29 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 19 3 18,25 61 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 1 3 0,25 3 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 3 6 1,50 15 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 5 10 2,50 8 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 41 23 35,25 29 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe Eb        A C  C  E  DBEdeBDac

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EA A EA  Ba c C A AEACBdEDEBAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik EACC b  e beABCb              

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen  d   aa  E      e D ecbAaA dCe

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 5 33

Türkçe 30 10 5 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 0 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 19 3 63

Tarih-1 10 6 0 60

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 2 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 5 23

Matematik-1 30 7 5 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 2 44
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 5 10 17

Fizik 10 1 3 10

10 1 3 10

Kimya 10 1 1 10

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 3 6 30

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL SEZGİN 6 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,775 198,700 6 29 34 34 3387

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
293,850 225,910 3 28 32 32 1637

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
146,655 193,440 11 43 47 47 4592

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
209,673 195,740 7 36 44 44 3751

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 3 10,25 34 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 20 3 19,25 64 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 3 9 0,75 3 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 41 19 36,25 30 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe E e B     A C  C  E   BEc BDCd

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EA AaEAB  cCD CBAbAEAC   DEBAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik EACC b    beABCb              

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen cd   aa  E      e   ecaAaA    

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 3 37

Türkçe 30 11 3 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 1 0 0 0

TYT Sosyal 30 20 3 67

Tarih-1 10 6 1 60

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 7 2 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 4 23

Matematik-1 30 7 4 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 2 44
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 1 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 3 9 10

Fizik 10 1 4 10

10 1 4 10

Kimya 10 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YASER 350 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,425 198,700 15 74 96 96 6636

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
224,500 225,910 14 61 77 77 4072

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
110,167 193,440 20 69 88 88 6710

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
130,793 195,740 15 83 111 111 7520

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 10 3,50 12 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 4 3 3,25 33 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 18 9 15,75 53 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 2 7 0,25 3 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 4 14 0,50 2 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 31 41 20,75 17 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe de  e     b      eb ADadEDBcCb

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EA Ad eB aBacCCBAAAEddBAEbEBbC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik  ceC     e  de d C  d   b D   

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen e e       bDec be D daebce aCD

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 10 20

Türkçe 30 6 10 20

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 1 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 9 60

Tarih-1 10 4 3 40

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 8 2 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 3 8 10

Matematik-1 30 3 8 10

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 2 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 2 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 4 14 13

Fizik 10 0 2 0

10 0 2 0

Kimya 10 2 5 20

Yükseltgenme Basamakları 1 0 1 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 1 0 100
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 1 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 7 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 1 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Sindirim Sistemi 2 1 0 50
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ABUL 481 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,440 198,700 9 38 45 45 3914

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
267,968 225,910 6 38 45 45 2416

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
145,067 193,440 12 44 48 48 4663

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
204,438 195,740 8 41 49 49 4015

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 6,50 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 0 6,00 60 3,70 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 5 3 4,25 43 3,76 3,93 3,20

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,55 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 17 4 16,00 53 13,39 14,39 11,12

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 4,96 4,73 7,62

Fizik 10 1 4 0,00 0 1,36 0,77 1,27

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,61 0,83 2,18

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 1,76 1,88 3,02

TYT Fen 30 3 10 0,50 2 3,73 3,49 6,47

Toplam: 120 38 24 32,00 27 28,18 29,22 27,89

TYT Türkçe aEBe      C AC    E d BEccCdBD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal A EA EA  Bc CCcdAB ECA   EcCBA

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CCEA b  be  CBAb              

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen dc   aa  E    e e   caeAaA    

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 6 37

Türkçe 30 11 6 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 0 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 0 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 17 4 57

Tarih-1 10 6 0 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 5 3 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 7 4 23

Matematik-1 30 7 4 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 2 44
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 3 10 10

Fizik 10 1 4 10

10 1 4 10

Kimya 10 0 2 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 1 0
Gerçek Gazlar 1 0 1 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 4 20

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 1 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR SAMUR 432 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,252 198,700 7 16 20 20 2544

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
306,556 225,910 8 24 28 28 1324

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
166,320 193,440 5 22 24 24 3904

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
231,909 195,740 8 19 26 26 2765

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 22 3 21,25 71 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 45 16 41,00 34 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe bEabE CE cbEe DcaA e D EDcCABb

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal AC  CEAEBBBaCaDAAaAECAAB   CBA

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CC      b   CBAAC    dA   D C 

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 11 43

Türkçe 30 13 11 43

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 22 3 73

Tarih-1 10 8 0 80

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 2 33

Matematik-1 30 10 2 33

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 0 22
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 0 40
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 1 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR AĞDUK 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,062 198,700 1 5 6 6 1306

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
388,926 225,910 2 6 6 6 153

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
157,595 193,440 8 29 31 31 4175

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
274,572 195,740 1 4 5 5 1277

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 55 12 52,00 43 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe E DEBEC  Ed CD ebAEeecBEEDBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EACACEABEBBaDaCBAAAcACBAEDEBAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik   CCD      aAB   Cb eDA      C

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 6 63

Türkçe 30 19 6 63

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 27 3 90

Tarih-1 10 10 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 3 30

Matematik-1 30 9 3 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 3 1 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BEHCET SÖN 478 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,315 198,700 16 47 54 54 4288

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
279,713 225,910 11 32 37 37 2049

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
124,440 193,440 17 63 73 73 5651

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
195,536 195,740 18 47 59 59 4440

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 6 2 5,50 55 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 18 5 16,75 56 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 35 17 30,75 26 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe EcDEB C d  eeD  bcEee aEdDBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal  ACACEb  Bcb  CBAAAEb B aDEBAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik    C         B d C  d A       

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 5 60

Tarih-1 10 6 1 60

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 2 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 2 13

Matematik-1 30 4 2 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 0 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN KÜRNEK 406 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,917 198,700 6 13 16 16 2249

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
330,673 225,910 4 15 15 15 792

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
155,850 193,440 9 33 35 35 4236

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
243,319 195,740 6 12 16 16 2307

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 3 13,25 44 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 8 1 7,75 78 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 23 5 21,75 73 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 46 12 43,00 36 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe E D BE    c CD C AE e  E DBcCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EdCAC dBEBBCDbCBAAA ACBbbDEBAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik   CaD        B A Cb dDA b D  C

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 3 47

Türkçe 30 14 3 47

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 0 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 5 77

Tarih-1 10 7 2 70

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 1 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 4 30

Matematik-1 30 9 4 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 1 22
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 1 40
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN YAMAN 344 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,672 198,700 12 32 38 38 3483

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
308,656 225,910 6 22 26 26 1275

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
147,125 193,440 11 40 43 43 4553

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
184,773 195,740 20 53 69 69 5006

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 16 6,00 20 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 45 24 39,00 33 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe bEdeb  EE ddceD cdbcADBdecCAaD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal ACcACEAEBBBCCCaAAdAECAABEEDCBA

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CCE    D    CdAdCb   d   bD   

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 16 33

Türkçe 30 10 16 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 3 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 27 3 90

Tarih-1 10 9 1 90

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 8 5 27

Matematik-1 30 8 5 27

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 0 44
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 2 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EROĞLU 340 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,857 198,700 3 7 8 8 1494

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
376,711 225,910 3 8 8 8 236

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
159,340 193,440 7 27 29 29 4110

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
263,946 195,740 4 8 9 9 1579

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 9 15,75 53 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 27 3 26,25 88 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 55 18 50,50 42 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe EbDEBEC  EdBCD ebcEeeDaEcDBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EACACEABEBcbDaCBAAAEACBAEDEBAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik   CCa     b ABCd Cb eDA b D  C

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 9 60

Türkçe 30 18 9 60

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 3 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 27 3 90

Tarih-1 10 10 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 6 33

Matematik-1 30 10 6 33

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 1 22
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 2 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ERDAL GNZ 409 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,695 198,700 19 53 62 62 4470

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
271,458 225,910 13 35 42 42 2299

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
124,440 193,440 17 63 73 73 5651

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
192,046 195,740 19 49 62 62 4614

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 4 1 3,75 38 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 7 1 6,75 68 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 17 4 16,00 53 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 34 18 29,50 25 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe  EBDECCcdeeE  D bcEeeeaEDdd BD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal AC bCE      CbDAABAE b BaEDCBA

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik  C           B dC    dA       

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 1 67
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 2 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 2 2 40

TYT Sosyal 30 17 4 57

Tarih-1 10 4 1 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 7 1 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 0 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 4 2 13

Matematik-1 30 4 2 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 0 11
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EYİN YILMAZ 402 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,865 198,700 17 50 57 57 4312

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
261,594 225,910 16 41 49 49 2649

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
127,930 193,440 15 59 68 68 5436

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
209,182 195,740 16 37 45 45 3775

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 4 12,00 40 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 3 6 1,50 15 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 15 11 12,25 41 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 6 8 4,00 13 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 34 23 28,25 24 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe EDDaB     d  D    Ede  EEDBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal ddeAbEec BcbabCBAAA bCBAEDEB  

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik EACaDa         e C  e Acca   e

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 4 43

Türkçe 30 13 4 43

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 11 50

Tarih-1 10 3 6 30

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 8 20

Matematik-1 30 6 8 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 2 44
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 2 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 2 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
F TM 364 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,467 198,700 18 52 61 61 4434

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
249,359 225,910 17 50 60 60 3102

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
127,930 193,440 15 59 68 68 5436

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
214,417 195,740 11 29 36 36 3539

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 1 3 0,25 3 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 12 10 9,50 32 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 30 15 26,25 22 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe  ddb      C dCD DAE  DBEDcCABD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal A c dd    cbC aAbcAEC ABcEDCBb

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CC       B           A        

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 5 47

Türkçe 30 14 5 47

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 1 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 0 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 12 10 40

Tarih-1 10 1 3 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 0 13

Matematik-1 30 4 0 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 3 0 33
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FİLİ ZGÖÇER 407 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,180 198,700 8 17 22 22 2675

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
268,146 225,910 14 37 44 44 2412

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
189,005 193,440 4 14 16 16 3199

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
231,616 195,740 9 20 27 27 2791

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 11 7,25 24 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 44 22 38,50 32 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe cDDEc d b    D a AEBA abacacCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EA ACEAd BBbD CabcAEAdBAEDEB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik EACCDcC cb BABC  CcDd A   D   

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 11 33

Türkçe 30 10 11 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 1 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 20 6 67

Tarih-1 10 7 1 70

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 14 5 47

Matematik-1 30 14 5 47

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 7 1 78
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 2 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 1 40
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HAYDAR AKIN 395 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,187 198,700 10 27 32 32 3275

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
308,281 225,910 7 23 27 27 1283

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
133,165 193,440 14 52 59 59 5188

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
220,927 195,740 10 26 33 33 3244

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 6 3 5,25 53 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 20 6 18,50 62 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 40 15 36,25 30 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe bEBDbCC E CEdeD cAddADBEb    D

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal eedACEA B  CCaDAAaAaCAABEEDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik             CBAeC         D   

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 8 50

Türkçe 30 15 8 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 0 20

TYT Sosyal 30 20 6 67

Tarih-1 10 5 3 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 6 3 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 5 1 17

Matematik-1 30 5 1 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL ALTUNER 341 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,147 198,700 21 75 97 97 6659

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
240,539 225,910 18 55 65 65 3445

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
126,185 195,740 21 87 117 117 7712

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 17 3,75 13 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 17,48 14,39 11,12

Toplam: 120 28 25 21,75 18 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe EbeaB ed  c eD eDcbdeceEEbaDCd

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal dAC CEecaBaC bCaAdAEACBAEDEBAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 17 27

Türkçe 30 8 17 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 20 8 67

Tarih-1 10 5 4 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 0 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 4 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KADER BAYLUĞ 455 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,837 198,700 22 88 115 115 7357

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
201,794 225,910 21 72 93 93 4986

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
119,205 195,740 22 93 125 125 7978

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 21 2,75 9 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 26 41 15,75 13 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe cdBaEbdadcbcdaa bAcddbaEeaCABD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal AaEdCEA  aaCCCebAcbECdABaEbCBc

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik aCbdaadceB                    

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 21 27

Türkçe 30 8 21 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 3 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 10 5 3 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 1 0

Coğrafya-1 10 5 5 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 8 7

Matematik-1 30 2 8 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 7 22
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KARTANESİ 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,880 198,700 13 39 46 46 3950

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
195,107 225,910 22 75 98 98 5272

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
195,201 193,440 2 12 14 14 3037

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
212,578 195,740 14 33 40 40 3637

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 13 4,75 16 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 0 3 -0,75 -8 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 12 9 9,75 33 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 7,11 4,73 7,62

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,00 0,77 1,27

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 0,83 2,18

Biyoloji 10 2 2 1,50 15 1,50 1,88 3,02

TYT Fen 30 2 3 1,25 4 1,25 3,49 6,47

Toplam: 120 35 27 28,25 24 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe E b B     d Cc ebddeecabEcBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal b   d c   Bb bCBbebEeCBAEDEB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik   CC D    bBABCA C  ADA    Bc 

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

TYT Fen              b       Eb  A d  

Cevap Anahtarı B BABDEDCBBEEDDACADBDBCEDABABBCD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 13 27

Türkçe 30 8 13 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 1 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 1 0 1 0

TYT Sosyal 30 12 9 40

Tarih-1 10 0 3 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 4 5 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 13 2 43

Matematik-1 30 13 2 43

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 4 0 44
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 0 40
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 1 1 50

TYT Fen 30 2 3 7

Fizik 10 0 0 0

10 0 0 0

Kimya 10 0 1 0

Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 1 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 2 2 20

Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA MUSLERA 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,052 198,700 2 6 7 7 1429

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
389,888 225,910 1 5 5 5 149

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
154,105 193,440 10 35 37 37 4298

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
264,416 195,740 3 7 8 8 1565

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 28 2 27,50 92 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 55 13 51,75 43 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe  EBDE CE   EdeD bAEeecBEDECABD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal ACEACEAEBBBaCaDAABAECAABEEDCBA

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CC     Dba   BAcCb  DdA     C 

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 6 60

Türkçe 30 18 6 60

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 2 0 67
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 28 2 93

Tarih-1 10 10 0 100

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 9 5 30

Matematik-1 30 9 5 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 3 1 33
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 2 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 1 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ARSLAN 454 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,325 198,700 4 9 10 10 1606

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
326,399 225,910 5 16 18 18 874

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
190,750 193,440 3 13 15 15 3151

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
262,869 195,740 5 10 11 11 1612

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 24 4 23,00 77 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 52 18 47,50 40 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe  EBDEbd  dC dCD ecEcADade CABD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal A EACEAcdBBCCbDAAaAECAABEEDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CCEA  C  B bCBAdCd D dA E D   

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 10 47

Türkçe 30 14 10 47

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 2 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80

TYT Sosyal 30 24 4 80

Tarih-1 10 7 2 70

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 8 2 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 14 4 47

Matematik-1 30 14 4 47

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 6 0 67
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 2 40
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 1 0 50
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA 399 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,897 198,700 5 12 15 15 2166

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
237,635 225,910 19 56 69 69 3557

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
215,180 193,440 1 5 7 7 2511

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
269,400 195,740 2 5 6 6 1416

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 0 0 0,00 0 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 41 15 37,25 31 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe  Eab        cee ebEB DBE ECABD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal           BaCCDAABdceAbBEEaCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CCEA D  bB  CBAAC   DAA   DcCB

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 7 37

Türkçe 30 11 7 37

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 0 2 0
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 0 1 0
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 13 6 43

Tarih-1 10 0 0 0

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 0 0

Coğrafya-1 10 7 3 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 17 2 57

Matematik-1 30 17 2 57

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 6 0 67
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 0 40
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 3 0 100
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET BİŞİ 334 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,535 198,700 9 24 29 29 3105

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
266,046 225,910 15 39 46 46 2474

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
162,830 193,440 6 24 26 26 3994

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
237,457 195,740 7 16 23 23 2555

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 10 11,50 38 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 15 6 13,50 45 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 39 20 34,00 28 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe EbbEaECC E  eD ecAdd ca EDBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal cee      a CDbCaAAAEA BA DEBAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik   CCD       ABCd Cb e A b D  C

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 10 47

Türkçe 30 14 10 47

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 15 6 50

Tarih-1 10 0 4 0

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 7 2 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 0 60

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 10 4 33

Matematik-1 30 10 4 33

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 3 0 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 2 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 1 67
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DEMİR 426 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,242 198,700 15 43 50 50 4039

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
281,124 225,910 10 31 36 36 1989

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
124,440 193,440 17 63 73 73 5651

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
211,241 195,740 15 34 41 41 3688

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 1 5,75 58 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 16 6 14,50 48 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 35 17 30,75 26 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe E eEBcC  EdBdD  bcEe DaEcDBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal  ACACEb  Bcb  C AAAEb B aDEBbC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik    C         B d C  d A       

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 16 6 53

Tarih-1 10 6 1 60

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 0 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 5 2 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 4 2 13

Matematik-1 30 4 2 13

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 0 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL GÜNTAÇ 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,415 198,700 14 40 47 47 3979

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
275,909 225,910 12 34 39 39 2151

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
138,400 193,440 13 47 52 52 4948

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
201,262 195,740 17 43 52 52 4169

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 8 0 8,00 80 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 18 3 17,25 58 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 36 15 32,25 27 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe EDbEa C  ce bD eeAEebD   DBbCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal  ACACE BEBBaDaCaAAAE       BAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik   CC         B A C  d A      b

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 10 40

Türkçe 30 12 10 40

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 1 60
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 18 3 60

Tarih-1 10 8 0 80

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 6 2 20

Matematik-1 30 6 2 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 0 22
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 2 0 40
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 2 33
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL ALTUNER 49 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,062 198,700 20 61 70 70 5167

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
236,475 225,910 20 57 71 71 3616

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
108,735 193,440 20 70 89 89 6747

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
212,651 195,740 13 32 39 39 3635

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 12 15,00 50 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 10 20 5,00 17 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 30 35 21,25 18 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe eEBDbbaEEBCEceDeDcEdeDaEDcCABD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal ACcedEbbBccbeCcbAaecddABccbCBc

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik bed             C     A       

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 12 60

Türkçe 30 18 12 60

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 2 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 3 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 10 20 33

Tarih-1 10 4 6 40

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 8 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 3 7

Matematik-1 30 2 3 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 3 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 0 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 0 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN BARIŞ 397 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,352 198,700 11 31 36 36 3453

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
285,752 225,910 9 30 35 35 1855

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
147,125 193,440 11 40 43 43 4553

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
212,693 195,740 12 31 38 38 3629

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 10,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,10 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 5 2 4,50 45 5,26 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,12 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,99 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 20 7 18,25 61 17,48 14,39 11,12

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 7,11 4,73 7,62

Toplam: 120 40 20 35,00 29 35,02 29,22 27,89

TYT Türkçe bEBeE Cc BdEd D bcEe DaEecCABb

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal ACEbCEAEcBc Cb AA AECbABaEDCBb

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik CC           B dC   DAA       

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 1 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 20 7 67

Tarih-1 10 8 2 80

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 2 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 1 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 7 1 23

Matematik-1 30 7 1 23

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 0 22
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 1 0 100
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 0 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
A VAHAP KANAT 416 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,555 198,700 12 35 41 41 3538

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
357,966 225,910 5 10 10 10 400

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
205,494 195,740 12 40 48 48 3953

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 11 16,25 54 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 1,95 4,73 7,62

Toplam: 120 43 21 37,75 31 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe EDDdBECCaEdBaDBCbcEebDBEcDaDaA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EAeAbEABEBBCDbCBAAAaeCBAEDEB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik a  e     b    e     c         

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 11 63

Türkçe 30 19 11 63

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 5 80

Tarih-1 10 8 2 80

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 5 0

Matematik-1 30 0 5 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 2 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÇİÇEK 456 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,782 198,700 1 2 2 2 994

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
310,830 225,910 11 20 24 24 1213

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
227,395 193,440 1 3 5 5 2209

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
299,712 195,740 1 1 1 1 766

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 22 8 20,00 67 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 1,95 4,73 7,62

Toplam: 120 55 19 50,25 42 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe E DEB    dd CD ebcc eDBEcDBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal bAeACEABEaBbDbCBAAAEbCBAEbEBeC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik EACC DC eDCBABCd   DA A D aBEC

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 22 8 73

Tarih-1 10 7 3 70

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 19 3 63

Matematik-1 30 19 3 63

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 7 0 78
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 1 1 50
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 3 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 2 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
D* RİM EKİNCİ 484 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,577 198,700 22 92 120 120 7550

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
192,578 225,910 19 77 100 100 5361

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
119,519 195,740 22 92 124 124 7972

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 15 3,25 11 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 13 8 11,00 37 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 1,95 4,73 7,62

Toplam: 120 22 33 13,75 11 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe bEBDa     d deDa cdeeDad aacBD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal A EedEA BBcbb DA cAbd    EDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik  ed  e   d  bdA e c  Ae  c    

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 15 23

Türkçe 30 7 15 23

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 13 8 43

Tarih-1 10 6 2 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 2 10 7

Matematik-1 30 2 10 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 4 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TOBİ 328 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,607 198,700 21 91 119 119 7548

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
174,930 225,910 22 86 111 111 6056

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
136,812 195,740 19 80 105 105 7256

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 18 5,50 18 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 2 7 0,25 3 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 10 17 5,75 19 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,95 4,73 7,62

Toplam: 120 20 36 11,00 9 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe bdceEbbdE e dCDdDAdeeaeaDbCABe

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal ead dEdadBebebDcAab ddABEcDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik             b                 

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 18 33

Türkçe 30 10 18 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 10 17 33

Tarih-1 10 2 7 20

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 1 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 2 7 20

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEL 469 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,895 198,700 15 65 76 76 5576

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
263,517 225,910 15 40 48 48 2574

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
169,810 195,740 16 66 83 83 5758

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 8 10,00 33 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 17 9 14,75 49 17,18 14,39 11,12

Toplam: 120 29 17 24,75 21 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe bEBDE     e deD  AdBbDd  aCABD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal e EAeEA dBabCC AAcbEdAABbEDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 8 40

Türkçe 30 12 8 40

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 17 9 57

Tarih-1 10 5 3 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 5 4 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YILMAZ 467 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,932 198,700 3 14 17 17 2377

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
401,768 225,910 1 2 2 2 97

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
238,179 195,740 4 15 22 22 2535

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 10 0 10,00 100 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 26 3 25,25 84 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,95 4,73 7,62

Toplam: 120 48 12 45,00 38 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe EbDEBECC EdBCDBeeccBADBcEDBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EACACEABEBBCDCCBAAcEcCBAEDdB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik    d         a                

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 3 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 26 3 87

Tarih-1 10 10 0 100

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 2 0

Matematik-1 30 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBEN 356 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,210 198,700 10 30 35 35 3415

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
352,731 225,910 7 12 12 12 459

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
208,200 195,740 10 38 46 46 3811

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 10 15,50 52 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 7 3 6,25 63 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 17,18 14,39 11,12

Toplam: 120 42 15 38,25 32 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe EDDEBECC EdB DBabcEebDaEaDaDaA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal bACACEABEBBCcaCBAAbEbCBAEDEB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 10 60

Türkçe 30 18 10 60

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 5 80

Tarih-1 10 9 1 90

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 7 3 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KALDI 351 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,140 198,700 2 11 14 14 2089

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
322,554 225,910 9 17 20 20 946

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
159,340 193,440 2 27 29 29 4110

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
262,201 195,740 2 11 12 12 1633

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 6 15,50 52 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 3 5 1,75 18 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 20 8 18,00 60 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 1,95 4,73 7,62

Toplam: 120 46 16 42,00 35 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe E DEB C  dd CD eDAdeADaEEDBDC 

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EACACEABEaa  bCcbAAcbCBAEDEBbC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik EAC         AB d C  A A     cC

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 6 57

Türkçe 30 17 6 57

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 1 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Cümlenin Ögeleri 5 4 0 80
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 20 8 67

Tarih-1 10 9 1 90

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 3 5 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 9 2 30

Matematik-1 30 9 2 30

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 3 0 33
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 2 0 100
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 3 0 100
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL *TUŞ 413 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,270 198,700 4 15 18 18 2415

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
390,807 225,910 2 4 4 4 144

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
243,100 195,740 3 13 17 17 2320

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 6 20,50 68 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 24 3 23,25 78 17,18 14,39 11,12

Toplam: 120 46 9 43,75 36 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe EDDEBECC EdBCDBeb EebDBEEDBDCc

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal  ACAbEABEBcCDCCBAAAE CBAEDdB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 6 73

Türkçe 30 22 6 73

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 3 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 3 80

Tarih-1 10 8 1 80

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM GÜNEŞ 359 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,337 198,700 14 46 53 53 4287

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
320,025 225,910 10 18 21 21 986

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
192,965 195,740 14 48 60 60 4572

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 21 7 19,25 64 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,95 4,73 7,62

Toplam: 120 37 18 32,50 27 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe EDD B  C  dBCD eDdEebDacEDBDCc

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EAbACEAB BBbDbCBdAAdeCBAEbEB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik    b                d e       

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Türkçe 30 16 8 53

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 0 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 0 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 7 70

Tarih-1 10 8 1 80

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 10 6 4 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 3 0

Matematik-1 30 0 3 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İDAL BUDAK 460 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,972 198,700 11 34 40 40 3520

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
310,673 225,910 12 21 25 25 1222

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
127,930 193,440 4 59 68 68 5436

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
207,437 195,740 11 39 47 47 3853

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 7 2 6,50 65 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 1,95 4,73 7,62

Toplam: 120 41 20 36,00 30 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe bEBDE     C deD bcEceDBEDcCdBD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal AebACEAdBaBbCC AAdAECbABEEDCBA

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik             Ce dC    dA  Da C 

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 9 47

Türkçe 30 14 9 47

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 10 6 4 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 1 50

Coğrafya-1 10 7 2 70

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 5 4 17

Matematik-1 30 5 4 17

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 2 1 67
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM S 479 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,325 198,700 16 69 87 87 5839

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
248,105 225,910 17 51 61 61 3152

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
173,457 195,740 15 63 79 79 5552

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 14 10 11,50 38 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,95 4,73 7,62

Toplam: 120 27 20 22,00 18 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe  EBDE       deDdbcbeADaEeECABD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal A EedEb BBcbb DA cA bbABdEDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik          d                    

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 0 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100

TYT Sosyal 30 14 10 47

Tarih-1 10 5 3 50

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 4 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 0 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 0 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 1 0

Matematik-1 30 0 1 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
M HSUM NAR 380 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,985 198,700 17 73 94 94 6610

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
258,323 225,910 16 44 52 52 2748

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
121,734 195,740 21 90 122 122 7896

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 15 4,25 14 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 22 7 20,25 68 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 1,95 4,73 7,62

Toplam: 120 30 27 23,25 19 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe bEBDa     d deDaecdeeDaE aacBD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal AaEAdEAEBBBCCCDcABAaCdABcdDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik  e              e    de  c    

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 15 27

Türkçe 30 8 15 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 2 3 40

TYT Sosyal 30 22 7 73

Tarih-1 10 8 2 80

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 8 2 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 5 0

Matematik-1 30 0 5 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 1 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 2 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MİRHAN BALKU 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,582 198,700 18 80 102 102 6851

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
224,479 225,910 18 62 78 78 4074

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
138,714 195,740 17 78 103 103 7188

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 16 6,00 20 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 4 6 2,50 25 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 16 12 13,00 43 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 1,95 4,73 7,62

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 0,77 1,27

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,00 0,83 2,18

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,00 1,88 3,02

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 -0,25 3,49 6,47

Toplam: 120 28 39 18,25 15 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe bEBDaC  a dceeDaacdeeDaE aCcBD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal AaEedEA BBcbbCDAccAbdbAB EDCBb

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik  ec  e   d  bdA e c  Ae  c    

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

TYT Fen        c                      

Cevap Anahtarı A ABDBECDBBEDAEDACDDBBEDCABABBDC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 16 33

Türkçe 30 10 16 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 1 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Yazım Kuralları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 16 12 53

Tarih-1 10 6 3 60

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 4 6 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 2 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 2 10 7

Matematik-1 30 2 10 7

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 4 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 1 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

TYT Fen 30 0 1 0

Fizik 10 0 1 0

10 0 1 0

Kimya 10 0 0 0

Periyodik Sistem ve Elektron Dizilimleri 1 0 0 0
Elementlerin periyodik sistemdeki konumu ile özellikleri arasındaki ilişkileri açıklar. 1 0 0 0
Yükseltgenme Basamakları 1 0 0 0
Atomu kuantum modeliyle açıklar. 1 0 0 0
Gaz yasalarını açıklar. 2 0 0 0
Gerçek Gazlar 1 0 0 0
Gazların sıkışma/genleşme sürecinde gerçek gaz ve ideal gaz kavramlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Derişim Birimleri 1 0 0 0
Farklı derişimlerde çözeltiler hazırlar. 1 0 0 0

Biyoloji 10 0 0 0

Sinir sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Destek ve hareket sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Endokrin bezleri ve bu bezlerin salgıladıkları hormonları açıklar. 1 0 0 0
Duyu organlarının yapısını ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Kalp, kan ve damarların yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dolaşım Sistemleri 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Sindirim Sistemi 2 0 0 0
Destek ve Hareket Sistemi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NESİH ERKUN 146 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,485 198,700 6 22 27 27 2922

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
360,004 225,910 4 9 9 9 379

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
236,120 195,740 5 17 24 24 2602

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 6 19,50 65 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 8 1 7,75 78 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 21 6 19,50 65 17,18 14,39 11,12

Toplam: 120 42 12 39,00 33 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe E DEBECC EdBCDBeb EebDBEEDBDCc

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal  ACAbEABEBcCDCCBbbbE CBAEDdB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 6 70

Türkçe 30 21 6 70

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 3 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 21 6 70

Tarih-1 10 8 1 80

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 0 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NURSEN ARSLAN 141 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,757 198,700 20 89 116 116 7360

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
185,891 225,910 21 81 106 106 5641

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
136,655 195,740 20 81 106 106 7262

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 11 5,25 18 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 1 0 1,00 10 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 4 3 3,25 33 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 9 5 7,75 26 17,18 14,39 11,12

Toplam: 120 17 16 13,00 11 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe bEBD   E  C AaD   ae ac ecbeaD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal          BcCCbD dB   d B EaCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 11 27

Türkçe 30 8 11 27

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 2 0 67
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Yazım Kuralları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 5 1 4 20

TYT Sosyal 30 9 5 30

Tarih-1 10 1 0 10

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 0 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 0 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 1 0 50

Coğrafya-1 10 4 3 40

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR BALKI 401 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,315 198,700 19 87 113 113 7290

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
189,224 225,910 20 80 105 105 5507

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
138,400 195,740 18 79 104 104 7198

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 18 5,50 18 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 12 16 8,00 27 17,18 14,39 11,12

Toplam: 120 22 34 13,50 11 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe bdceEbbdE e dCDdDAdeeaeaDbCABe

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal eadedadEBBebebDAAab ddABEcDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 18 33

Türkçe 30 10 18 33

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 0 2 0
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 1 2 33
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 3 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 1 0 100
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 1 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60

TYT Sosyal 30 12 16 40

Tarih-1 10 3 7 30

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 0 1 0
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 0 2 0
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 0 2 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 3 6 30

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 0 1 0
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 0 1 0
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ACAR 461 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,372 198,700 8 26 31 31 3266

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
339,200 225,910 8 14 14 14 637

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
234,375 195,740 6 18 25 25 2669

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 9 0 9,00 90 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 17 2 16,50 55 17,18 14,39 11,12

Toplam: 120 38 9 35,75 30 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe EDDEBECC EdBaDBCb EebDBEEDaDaA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal bACAbEABEBBCDCCBAAA           

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 2 1 67
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 1 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 17 2 57

Tarih-1 10 8 2 80

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 0 90

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 0 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 0 0 0
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN BAĞLAMIŞ 370 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,727 198,700 9 28 33 33 3302

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
357,005 225,910 6 11 11 11 408

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
217,239 195,740 9 27 34 34 3412

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 3 17,25 58 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 6 3 5,25 53 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 8 2 7,50 75 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 23 6 21,50 72 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,95 4,73 7,62

Toplam: 120 41 11 38,25 32 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe EDDEBE      CD   dbeADBEEDBDCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EA AdEcBaBebDCCBAAAEACBAEDbBAC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik   a                 d         

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 3 60

Türkçe 30 18 3 60

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 2 0 100
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 0 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 5 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 23 6 77

Tarih-1 10 6 3 60

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 0 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 10 8 2 80

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 1 0 100

TYT Matematik 30 0 2 0

Matematik-1 30 0 2 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 1 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİDE AĞDUK 463 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,757 198,700 13 45 52 52 4222

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
302,555 225,910 14 26 30 30 1423

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
105,245 193,440 5 73 93 93 7052

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
202,495 195,740 13 42 50 50 4106

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 19 10 16,50 55 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,95 4,73 7,62

Toplam: 120 36 19 31,25 26 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe EbDEB  C  d CD CDAcBbDadaDBcCA

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal EAaedEAaE BCbbCcAAdEACBAcDEBcC

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik c C                           

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Türkçe 30 16 8 53

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 1 0 33
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 1 0 33
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 1 0 100
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 2 0 100
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Cümlenin Ögeleri 5 3 2 60
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 19 10 63

Tarih-1 10 5 4 50

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 1 1 50
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 6 4 60

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 0 2 0
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 1 0

TYT Matematik 30 1 1 3

Matematik-1 30 1 1 3

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 1 1 11
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 0 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM SÖNMEZSOY 365 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,160 198,700 7 25 30 30 3167

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
303,516 225,910 13 25 29 29 1390

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

SAY
138,400 193,440 3 47 52 52 4948

Puanı Hesaplanan: 74 99 99 7585

EA
225,692 195,740 8 24 31 31 3037

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 5 5 3,75 38 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 20 9 17,75 59 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 1,95 4,73 7,62

Toplam: 120 41 19 36,25 30 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe  EBDE     eddeD bcEeADBEDECAaD

Cevap Anahtarı A DEBDECCEEBCEACDBDAEBADBEDECABD

TYT Sosyal AeEAbEAEBBBbCbDAcBbcbcABEEDCB 

Cevap Anahtarı A ACEACEAEBBBCCCDAABAECAABEEDCBA

TYT Matematik C  A          AdC    dA   D   

Cevap Anahtarı A CCEAEDCDCBDDCBAACEEDDAADEDDECB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 8 50

Türkçe 30 15 8 50

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 0 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 0 0 0
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 0 2 0
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 0 0 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 0 2 0
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Yazım Kuralları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80

TYT Sosyal 30 20 9 67

Tarih-1 10 8 2 80

XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 0 1 0
1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100

Coğrafya-1 10 5 5 50

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 0 1 0
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 1 1 50
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 6 2 20

Matematik-1 30 6 2 20

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 2 0 22
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 1 0 50
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 1 1 20
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 1 1 33
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP 11SINIF 2

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA EMEK 353 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,907 198,700 5 21 26 26 2905

Puanı Hesaplanan: 95 133 133 8880

SÖZ
385,886 225,910 3 7 7 7 171

Puanı Hesaplanan: 97 136 136 8446

EA
228,649 195,740 7 23 30 30 2918

Puanı Hesaplanan: 98 137 137 9448

Katılımlar: 22 98 137 137 9448

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 22 7 20,25 68 12,70 8,92 8,21

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,93 4,25 3,03

Coğrafya-1 10 9 1 8,75 88 5,17 3,93 3,20

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,84 2,69 2,25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,24 3,52 2,64

TYT Sosyal 30 24 5 22,75 76 17,18 14,39 11,12

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 1,95 4,73 7,62

Toplam: 120 46 20 41,00 34 31,20 29,22 27,89

TYT Türkçe EbDEBECC EdBCDBebAEebDBEEDBDCc

Cevap Anahtarı B EDDEBECCEEABCDBCDAEBADBEEDBDCA

TYT Sosyal cACAbEABEBcCDCCBAAAEbCBAEDdB C

Cevap Anahtarı B EACACEABEBBCDCCBAAAEACBAEDEBAC

TYT Matematik    d         a   d be e b e   

Cevap Anahtarı B EACCDDCEDDCBABCAECEDADADDEDBEC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 22 7 73

Türkçe 30 22 7 73

Edebiyatın toplumla ilişkisini belirler. 2 1 1 50
Edebiyatın sanat akımlarıyla ilişkisini belirler. 3 3 0 100
1923-1940 arası hikâyesinin genel özelliklerini kavrar. 3 3 0 100
Toplumcu gerçekçi hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 0 0
Bireyin iç dünyasını esas alan hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 3 3 0 100
Modernist hikâyelerin özelliklerini kavrar ve bu anlayışla eser veren yazarları bilir. 1 0 1 0
Servetifünun Dönemi şairlerini tanır. 1 1 0 100
Saf Şiir 1 1 0 100
Tanzimat Dönemi şiirinin genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Halkın yaşam biçimini anlatan manzum hikâyelerin genel özelliklerini kavrar ve Mehmet Akif Ersoy hakkında fikir sahibi olur.1 0 1 0
Şiirdeki mazmun, imge ve edebî sanatları belirleyerek bunların anlama katkısını değerlendirir. 2 1 1 50
Beş Hececileri tanır ve şiirlerinin genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Cümlenin Ögeleri 5 4 1 80
Yazım Kuralları 1 1 0 100

TYT Sosyal 30 24 5 80

Tarih-1 10 8 2 80

1700-1774 yılları arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.2 1 1 50
XVII. yüzyılda değişen siyasi rekabet içerisinde Osmanlı Devleti   nin ittifak girişimlerini açıklar. 1 1 0 100
Modern devletler hukukunun ortaya çıkışında Westphalia (Vestfalya) Barışı   nın rolünü kavrar. 1 1 0 100
Avrupa   daki gelişmelere bağlı olarak Osmanlı idari, askerî ve ekonomik yapısında meydana gelen değişimleri analiz eder.2 2 0 100
Avrupa düşüncesinde meydana gelen değişimleri ve bunların etkilerini analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 2 2 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 10 9 1 90

Ülkelerin farklı dönemlerde izledikleri nüfus politikaları ve sonuçlarını karşılaştırır. 2 1 1 50
Türkiye   nin nüfus projeksiyonlarına dayalı senaryolar oluşturur. 1 1 0 100
Şehirleri fonksiyonel özellikleri açısından karşılaştırır. 2 2 0 100
Türkiye   nin nüfus politikalarını gerekçeleri açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 2 2 0 100
Beşerî unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. 1 1 0 100
Türkiye   deki kır yerleşme tiplerini ayırt eder. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

Felsefenin ortaya çıkışını hazırlayan düşünce ortamını açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed   in örnek şahsiyetini tanır. 1 1 0 100
Cenaze uğurlama ile ilgili dinî uygulamaları örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed   in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Hz. Peygamber   e bağlılık ve itaati ayet ve hadislerden hareketle yorumlar. 1 0 0 0

TYT Matematik 30 0 8 0

Matematik-1 30 0 8 0

Trigonometrik fonksiyonları birim çember yardımıyla açıklar. 9 0 1 0
Sinüs, kosinüs, tanjant fonksiyonlarının ters fonksiyonlarını açıklar. 2 0 0 0
Trigonometrik fonksiyon grafiklerini çizer. 1 0 0 0
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatlarını hesaplar. 2 0 1 0
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklığı veren bağıntıyı elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Analitik düzlemde doğruları inceleyerek işlemler yapar. 5 0 2 0
Fonksiyonun grafik ve tablo temsilini kullanarak problem çözer. 3 0 2 0
Bir noktanın bir doğruya uzaklığını hesaplar. 1 0 0 0
İkinci dereceden fonksiyonlarla modellenebilen problemleri çözer. 2 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir fonksiyonun grafiğinden, dönüşümler yardımı ile yeni fonksiyon grafikleri çizer. 2 0 0 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

