
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

KATILIMLAR

1 934 DİLEK BAZ 09C 21 8 19,00 6 2 5,50 2 3 1,25 5 0 5,00 8 6 6,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 6 -1,50 45 29 37,75 253,585 351

2 185 ZEHRA YAŞAR 09E 15 8 13,00 7 0 7,00 2 2 1,50 4 0 4,00 8 8 6,00 3 3 2,25 3 1 2,75 2 4 1,00 44 26 37,50 250,730 373

3 38 İBRAHİM KONGÜL 09D 17 12 14,00 7 0 7,00 4 2 3,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 2 4,50 3 1 2,75 43 25 36,75 243,510 428

4 1035 MAHMUT ERKUN 09E 21 8 19,00 5 3 4,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 5 1 4,75 3 2 2,50 5 2 4,50 0 6 -1,50 43 30 35,50 241,705 448

5 950 SULTAN ARS 09C 19 10 16,50 7 1 6,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 4 4,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 41 27 34,25 237,630 481

6 1105 EMİNE ALTUNER 09G 18 9 15,75 4 3 3,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 5 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 40 28 33,00 231,420 546

7 824 DİLARA FİLİZ BARIŞ 09A 17 10 14,50 5 2 4,50 3 2 2,50 2 3 1,25 8 12 5,00 2 2 1,50 2 4 1,00 2 3 1,25 41 38 31,50 226,825 588

8 0 ELİF MALGAZ 09F 16 12 13,00 5 2 4,50 2 2 1,50 3 2 2,50 7 3 6,25 1 4 0,00 1 2 0,50 3 3 2,25 38 30 30,50 224,150 620

9 986 GÜLER EKİNCİ 09D 16 14 12,50 6 1 5,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 37 22 31,50 223,480 630

10 947 İLKNUR IŞIK 09C 16 8 14,00 7 1 6,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 6 3,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 37 27 30,25 221,425 650

11 43 NERMİN EREN 09A 16 14 12,50 7 1 6,75 3 4 2,00 3 2 2,50 4 7 2,25 2 5 0,75 3 4 2,00 2 1 1,75 40 38 30,50 220,785 660

12 1127 NERGİZ EKİN 09G 17 10 14,50 3 4 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 3 4,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 37 29 29,75 219,250 674

13 891 HALİL GENÇ 09B 10 16 6,00 5 3 4,25 2 3 1,25 4 1 3,75 6 3 5,25 3 3 2,25 4 0 4,00 2 1 1,75 36 30 28,50 214,125 726

14 0 FERMAN  GND 09B 16 10 13,50 4 4 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 4 4,00 2 4 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 35 27 28,25 213,590 733

15 833 GÜL ADSAN 09A 17 9 14,75 5 2 4,50 3 2 2,50 2 3 1,25 7 13 3,75 0 7 -1,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 39 44 28,00 212,855 736

16 863 ADANIR MEVLÜT 09B 15 12 12,00 6 1 5,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 4 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 27 27,25 211,505 753

17 885 EY* L KEZER 09B 13 11 10,25 7 0 7,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 3 4,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 34 27 27,25 210,745 761

18 953 ÖZGÜR YILDIRIM 09C 14 12 11,00 6 1 5,75 2 5 0,75 3 2 2,50 3 3 2,25 5 1 4,75 2 4 1,00 1 4 0,00 36 32 28,00 210,500 763

19 557 ELİFNUR TUNÇ 09G 12 15 8,25 6 1 5,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 2 3,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 34 29 26,75 207,670 789

20 1023 FATİH AKSONGUR 09E 8 11 5,25 7 0 7,00 1 5 -0,25 3 0 3,00 9 7 7,25 2 1 1,75 2 5 0,75 1 2 0,50 33 31 25,25 204,335 831

21 1135 SMYY YŞRR 09G 15 8 13,00 3 4 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 4 4,00 1 2 0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 32 26 25,50 203,695 842

22 866 YAĞMUR IŞIK 09A 14 15 10,25 5 3 4,25 4 2 3,50 4 1 3,75 4 5 2,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 4 1,00 35 37 25,75 203,470 847

23 905 MELEK BARIŞ 09B 16 9 13,75 6 1 5,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 5 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 31 21 25,75 202,285 855

24 293 09F 18 10 15,50 5 2 4,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 33 28 26,00 202,230 858

25 503 YAPRAK KAYRA 09 15 9 12,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 29 14 25,50 201,035 880

26 99 BÜŞRA ADANIR 09G 13 14 9,50 3 3 2,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 31 25 24,75 200,235 895

27 913 SERDAR YALÇIN 09B 12 15 8,25 4 4 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 5 4,75 3 3 2,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 33 34 24,50 199,250 906

28 902 MEHMET ALT 09B 11 15 7,25 5 3 4,25 4 3 3,25 4 1 3,75 6 7 4,25 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 33 35 24,25 198,645 911

29 1120 MEHMETALİ ONUK 09G 12 14 8,50 4 3 3,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 30 23 24,25 198,475 914
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

KATILIMLAR

30 1136 BİR YABANCI 09 14 8 12,00 2 4 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 3 4,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 30 25 23,75 196,200 937

31 856 M HAKTAN GÜMÜŞ 09A 2 1 1,75 5 3 4,25 4 3 3,25 2 3 1,25 10 10 7,50 5 2 4,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 31 32 23,00 195,085 944

32 1125 VEFA ÇİÇEK 09G 13 16 9,00 5 3 4,25 4 2 3,50 4 1 3,75 4 8 2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 34 41 23,75 195,060 945

33 1074 MERVE AKTOĞA 09F 13 6 11,50 5 3 4,25 2 1 1,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 30 21 24,75 194,920 947

34 1126 MUSTAFA KARTAL 09C 11 18 6,50 7 1 6,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 5 1,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 32 35 23,25 193,215 964

35 27 SEVGİ AVCI 09G 17 9 14,75 4 2 3,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 7 0,25 1 4 0,00 2 4 1,00 2 3 1,25 32 33 23,75 193,150 966

36 882 ELİF KAPLAN 09B 15 12 12,00 5 2 4,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 29 23 23,25 192,265 975

37 1017 CAN YASAR 09E 9 6 7,50 7 1 6,75 2 5 0,75 1 4 0,00 8 9 5,75 1 1 0,75 1 1 0,75 29 27 22,25 191,720 982

38 0 HELİN SAKINÇ 09F 12 12 9,00 6 1 5,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 2 0,50 29 26 22,50 188,790 1008

39 837 HAVVA SAVAŞ 09A 10 12 7,00 7 1 6,75 3 3 2,25 5 0 5,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 30 29 22,75 188,330 1014

40 1102 ELANUR BAĞRIYANIK 09G 14 12 11,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 28 22 22,50 188,065 1018

41 860 NERMİN AKSONGUR 09A 16 10 13,50 4 2 3,50 1 3 0,25 4 0 4,00 0 7 -1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 30 29 22,75 187,505 1024

42 899 KADER ALP 09B 14 12 11,00 6 1 5,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 28 25 21,75 186,180 1038

43 981 ERHAN ATAŞ 09E 15 10 12,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 2 3,50 0 6 -1,50 29 30 21,50 186,165 1039

44 1013 AYŞE SEZGİN 09E 14 11 11,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 26 18 21,50 185,010 1049

45 1129 ÖZLEM UYGAN 09G 15 14 11,50 8 0 8,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 0 6 -1,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 32 41 21,75 184,415 1053

46 1114 İLAYDA BUDAK 09G 13 11 10,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 4 4 3,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 27 26 20,50 182,750 1072

47 0 HAMZA SAYIN 09B 9 18 4,50 4 4 3,00 2 4 1,00 3 2 2,50 7 8 5,00 3 4 2,00 2 2 1,50 1 1 0,75 31 43 20,25 182,480 1078

48 964 ZEH A SÖNMEZSOY 09C 13 14 9,50 6 2 5,50 1 6 -0,50 3 2 2,50 2 7 0,25 4 2 3,50 1 3 0,25 1 4 0,00 31 40 21,00 182,010 1084

49 989 VEYSEL ÇELİK 09A 16 9 13,75 6 1 5,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 26 23 20,25 181,090 1098

50 942 HAŞİM AKTAŞ 09C 10 17 5,75 3 4 2,00 3 4 2,00 4 1 3,75 6 5 4,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 30 42 19,50 180,265 1111

51 958 SERVET UYSAL 09C 12 11 9,25 7 1 6,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 5 7 3,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 29 38 19,50 180,110 1113

52 962 UĞUR KARABAŞ 09C 12 11 9,25 7 1 6,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 5 7 3,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 29 38 19,50 180,110 1113

53 1034 ÖZİLİN * AĞI 09E 12 3 11,25 7 0 7,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 22 7 20,25 179,755 1119

54 1117 KÜBRA YÜKSEL 09G 11 13 7,75 2 4 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 3 4,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 27 30 19,50 179,455 1122

55 0 OSMAN ERİKLİ 09H 11 15 7,25 5 2 4,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 7 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 27 29 19,75 178,720 1129

56 955 SALİM KARTAL ŞV 09 13 17 8,75 4 4 3,00 2 5 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 4 1,00 4 3 3,25 0 5 -1,25 30 40 20,00 178,680 1130

57 959 ŞEVVAL BALKU 09C 12 15 8,25 3 5 1,75 2 5 0,75 4 1 3,75 5 8 3,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 31 46 19,50 178,635 1133

58 2811 ÖZKAN BASIK 09G 15 11 12,25 4 4 3,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 7 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 28 32 20,00 178,545 1134
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

KATILIMLAR

59 817 BÜŞRA KARTAL 09A 8 18 3,50 7 0 7,00 3 3 2,25 5 0 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 28 33 19,75 178,335 1137

60 832 GAMZE BALCI 09A 16 12 13,00 5 2 4,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 2 8 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 28 33 19,75 178,180 1140

61 946 İLKNUR İŞCAN 09C 12 16 8,00 3 5 1,75 2 5 0,75 4 1 3,75 5 8 3,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 31 47 19,25 177,655 1144

62 925 AYTEN ÖZCAN   G 12 16 8,00 7 1 6,75 1 5 -0,25 4 1 3,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 30 42 19,50 177,585 1145

63 840 HAYRUNNİSA ÇELİK 09A 15 13 11,75 5 3 4,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 29 36 20,00 177,185 1150

64 834 SEVDA ATAŞ 09G 13 12 10,00 3 1 2,75 3 3 2,25 2 3 1,25 4 8 2,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 27 33 18,75 175,355 1167

65 928 BİRGÜL ŞENGÜL 09C 13 13 9,75 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 27 33 18,75 174,925 1174

66 1020 DİCLE IŞIK 09E 15 12 12,00 5 3 4,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 26 28 19,00 174,560 1177

67 996 NURCAN YAMAN 09D 12 9 9,75 4 3 3,25 2 2 1,50 1 0 1,00 4 10 1,50 2 4 1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 27 35 18,25 172,775 1203

68 43 EDANUR GEP 09E 10 10 7,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 23 18 18,50 172,700 1206

69 102 SEMRA ÇELİK 09A 13 12 10,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 25 27 18,25 172,570 1207

70 974 BÜNYAMİN ALTUNER 09D 12 15 8,25 4 4 3,00 3 3 2,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 29 41 18,75 172,420 1210

71 1118 MEDİNE SAYGI 09G 12 16 8,00 5 3 4,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 30 46 18,50 172,325 1211

72 816 BAHAR GÜNDOĞDU 09A 12 16 8,00 5 2 4,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 27 35 18,25 171,835 1215

73 1019 CENK ERTUŞ 09D 10 5 8,75 5 2 4,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 22 16 18,00 171,490 1218

74 977 ELİF İ *AN 09D 9 12 6,00 4 4 3,00 3 3 2,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 4 2,00 2 5 0,75 2 3 1,25 27 35 18,25 171,365 1219

75 933 DİLAN ÖZEL 09C 10 11 7,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 22 18 17,50 170,905 1223

76 1104 EMİNE AKSONGUR 09G 10 14 6,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 25 29 17,75 170,725 1228

77 1122 MUHAMMED EKİNCİ 09G 12 9 9,75 4 3 3,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 23 23 17,25 168,790 1264

78 105 DAMLA TAN 09G 11 13 7,75 4 3 3,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 24 27 17,25 168,730 1265

79 1068 GÖKNUR ACET 09F 9 20 4,00 4 4 3,00 0 6 -1,50 4 1 3,75 5 6 3,50 2 5 0,75 3 3 2,25 2 4 1,00 29 49 16,75 167,615 1281

80 1108 ENES TARHAN 09G 10 11 7,25 5 2 4,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 22 22 16,50 167,425 1285

81 1002 SEMRA NAR 09D 13 15 9,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 25 32 17,00 167,385 1286

82 916 SİNEM ADSAN 09B 14 13 10,75 4 4 3,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 2 4 1,00 0 7 -1,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 27 41 16,75 166,905 1296

83 927 BERİTAN AKSOY 09C 15 8 13,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 4 7 2,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 24 30 16,50 166,820 1298

84 1056 BEYZANUR PALUT 09D 9 8 7,00 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 2 2 1,50 19 10 16,50 166,400 1305

85 821 CUMA TEK 09A 8 11 5,25 7 0 7,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 22 22 16,50 166,150 1309

86 864 ŞAKİR DİNLER 09A 9 6 7,50 4 2 3,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 22 21 16,75 165,530 1316

87 983 FATMA BELİM 09D 9 11 6,25 4 2 3,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 23 27 16,25 164,675 1330
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Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

KATILIMLAR

88 107 ÖMER YEŞİLYURT 09D 10 5 8,75 3 4 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 22 23 16,25 164,520 1332

89 1115 İLKNUR TİLKİ 09G 12 12 9,00 1 0 1,00 1 2 0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 0 2,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 22 23 16,25 163,900 1339

90 272 SAMET YAŞAR 09F 9 11 6,25 7 1 6,75 2 5 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 22 23 16,25 163,880 1340

91 1014 BERİTAN BÜTÜNER 09E 5 12 2,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 6 4 5,00 3 3 2,25 2 1 1,75 23 30 15,50 163,810 1341

92 874 ARZUHAN ARSL* 09B 9 18 4,50 6 2 5,50 2 4 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 24 32 16,00 163,085 1346

93 948 İSMAİL SEÇKİN 09C 7 9 4,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 8 9 5,75 1 4 0,00 2 2 1,50 23 32 15,00 163,030 1347

94 2809 FATOŞ ABAY 09G 12 14 8,50 3 5 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 4 1,00 0 6 -1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 25 37 15,75 162,805 1348

95 1032 İLHAN SEÇKİN 09E 4 3 3,25 5 1 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 19 14 15,50 162,735 1353

96 931 BÜŞR* YALÇIN 09C 6 7 4,25 6 1 5,75 0 5 -1,25 4 0 4,00 2 6 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 21 22 15,50 161,120 1361

97 999 BERİTAN ABAY 09B 8 16 4,00 3 4 2,00 4 3 3,25 0 5 -1,25 5 5 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 24 36 15,00 161,080 1362

98 987 İDRİS BAYLUĞ 09D 8 6 6,50 3 4 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 19 15 15,25 160,420 1372

99 530 ŞAHİNAZASAKIK 09D 10 9 7,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 19 16 15,00 160,205 1375

100 851 MERVE ALP 09A 10 12 7,00 5 3 4,25 2 5 0,75 4 1 3,75 2 14 -1,50 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 28 50 15,50 159,895 1380

101 997 NURGÜL AVCI 09D 11 17 6,75 4 2 3,50 3 4 2,00 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 22 28 15,00 159,820 1383

102 270 MEHMET CANER ORHAN09C 14 16 10,00 1 7 -0,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 6 14 2,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 4 2 3,50 30 60 15,00 159,675 1387

103 935 ELİF ADANIR 09C 11 13 7,75 4 3 3,25 1 2 0,50 2 3 1,25 3 5 1,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 24 37 14,75 159,480 1389

104 177 MERYEM YILMAZ 09E 12 11 9,25 4 2 3,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 3 3 2,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 24 38 14,50 158,830 1401

105 929 BÜNYAM İNB* U 09C 6 9 3,75 4 2 3,50 1 3 0,25 1 3 0,25 8 7 6,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 21 30 13,50 158,150 1412

106 938 ESAT SANCAR 09C 4 8 2,00 4 2 3,50 3 3 2,25 3 2 2,50 6 3 5,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 20 26 13,50 158,065 1414

107 963 ZEHRA DURMAZ 09C 10 16 6,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 24 36 15,00 157,995 1416

108 1053 ARDA SARIKAYA 09F 7 17 2,75 7 0 7,00 1 5 -0,25 5 0 5,00 20 22 14,50 157,645 1421

109 949 KÜBRA İSTEK 09C 9 12 6,00 4 4 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 7 2,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 23 36 14,00 156,950 1428

110 845 İSHAK ALTUNER 09A 9 12 6,00 4 3 3,25 1 2 0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 21 27 14,25 156,545 1431

111 1097 KADER KATAN 09C 6 18 1,50 5 2 4,50 3 3 2,25 2 1 1,75 4 8 2,00 2 5 0,75 1 3 0,25 2 4 1,00 25 44 14,00 156,450 1433

112 201 DERYA A*L 09F 10 7 8,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 19 18 14,50 156,275 1434

113 1005 DOĞAN YILDIRIM İIEMİ 09B 9 16 5,00 2 6 0,50 3 1 2,75 6 7 4,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 22 34 13,50 156,165 1435

114 1133 SÜMEYRA  İ*AN 09G 14 14 10,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 6 0,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 24 40 14,00 156,050 1436

115 1086 SEMANUR BASKIN 09F 10 9 7,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 20 22 14,50 155,965 1440

116 943 HAVVA METE 09C 7 19 2,25 4 4 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 6 2,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 23 38 13,50 155,700 1444
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

KATILIMLAR

117 1089 UZAN DEMİ R 09F 8 22 2,50 4 4 3,00 2 5 0,75 3 2 2,50 6 14 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 3 3 2,25 29 61 13,75 155,575 1446

118 886 KUDRET ETİĞ 09D 9 6 7,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 4 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 17 13,75 155,435 1447

119 972 BEYZA YÜKSEL 09D 9 11 6,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 3 4 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 19 21 13,75 155,425 1448

120 875 BULUT ESRUĞİN 09B 9 11 6,25 3 5 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 6 8 4,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 23 39 13,25 155,260 1450

121 1039 NURULLAHY * * 09E 5 11 2,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 8 10 5,50 3 2 2,50 20 28 13,00 154,705 1455

122 1113 HİRANUR BAZ 09G 10 17 5,75 4 4 3,00 3 4 2,00 4 0 4,00 4 16 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 28 58 13,50 153,910 1463

123 855 MUHAMMED ÖZALP 09A 7 11 4,25 4 3 3,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 21 30 13,50 153,675 1467

124 884 ENES TAŞAR 09B 13 6 11,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 17 14 13,50 153,415 1469

125 975 CAN ADSAN 09D 10 20 5,00 7 1 6,75 3 4 2,00 4 1 3,75 2 18 -2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 29 61 13,75 153,200 1472

126 988 HARUN ABİK 09E 8 22 2,50 5 3 4,25 2 5 0,75 1 4 0,00 6 14 2,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 28 62 12,50 150,600 1501

127 1033 KADER ÇETİN 09E 11 12 8,00 3 3 2,25 2 4 1,00 1 0 1,00 1 8 -1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 21 32 13,00 150,065 1507

128 918 SUDENAZ BALTAŞ 09B 11 9 8,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 4 6 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 19 27 12,25 149,910 1511

129 979 EMRULLAH ÇİFTÇİ 09D 9 15 5,25 2 3 1,25 4 2 3,50 2 3 1,25 2 8 0,00 1 2 0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 22 38 12,50 149,110 1522

130 919 TUBA GÜNTAÇÇ 09B 8 10 5,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 5 6 3,50 2 4 1,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 20 33 11,75 148,815 1525

131 973 BUSE ADANIR 09D 8 22 2,50 5 3 4,25 3 4 2,00 1 4 0,00 4 16 0,00 3 4 2,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 28 62 12,50 148,425 1531

132 879 BÜŞRA ELPEZE 09B 8 10 5,50 1 0 1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 4 3,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 19 29 11,75 148,380 1532

133 965 ZEYNEP GÖÇMÜŞ 09C 7 9 4,75 3 4 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 6 0,50 3 3 2,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 20 31 12,25 148,325 1534

134 1085 09F 8 11 5,25 3 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 19 27 12,25 148,290 1535

135 908 NURGÜL AVCI 09B 9 11 6,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 7 -0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 21 34 12,50 147,930 1538

136 1011 ASİYE SAVAŞ 09E 10 11 7,25 3 3 2,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 9 -1,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 21 36 12,00 146,635 1552

137 1079 NİHAL ERKUN 09F 9 14 5,50 4 3 3,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 10 -1,50 0 3 -0,75 4 2 3,50 1 3 0,25 22 39 12,25 146,455 1556

138 1094 ABDULLAH ACAR ACAR 09G 11 19 6,25 4 4 3,00 2 5 0,75 2 3 1,25 1 7 -0,75 3 4 2,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 25 53 11,75 145,540 1566

139 1072 LEYLA İŞGÖREN 09F 9 11 6,25 4 2 3,50 1 2 0,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 18 25 11,75 145,535 1567

140 995 NESRİN ÇETİNKAYA 09D 9 13 5,75 3 4 2,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 18 27 11,25 145,485 1569

141 1123 MUHAMMED ENES ÇİFTÇİ09C 11 15 7,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 2 3 1,25 3 17 -1,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 26 57 11,75 145,470 1570

142 1004 MUHAMMED ENES KAÇTI09C 10 16 6,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 2 3 1,25 3 17 -1,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 2 3 1,25 26 57 11,75 145,120 1573

143 231 İŞCAN MESUT 09B 13 12 10,00 2 6 0,50 0 7 -1,75 4 1 3,75 3 4 2,00 0 7 -1,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 23 49 10,75 144,960 1575

144 0 KEREM ÖZDEMİR 09D 12 14 8,50 4 3 3,25 2 5 0,75 1 4 0,00 1 8 -1,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 23 47 11,25 143,750 1589

145 325 MUSTAFA ERKUN 09B 12 18 7,50 3 5 1,75 1 6 -0,50 4 1 3,75 2 18 -2,50 2 5 0,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 27 62 11,50 143,160 1598
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

KATILIMLAR

146 895 HASRET DURMAZ 09B 7 12 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 16 21 10,75 143,015 1600

147 1075 MUHAMMED AĞDUK 09F 8 8 6,00 6 2 5,50 2 5 0,75 1 4 0,00 0 10 -2,50 2 4 1,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 21 39 11,25 142,255 1610

148 844 İPEK ÇİFTECİ 09A 10 14 6,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 18 30 10,50 141,595 1616

149 287 TUBA BAYDAK 09D 10 11 7,25 3 1 2,75 2 4 1,00 1 2 0,50 0 6 -1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 18 29 10,75 141,145 1626

150 922 YAPRAK ÇAKMAZ 09F 10 16 6,00 3 4 2,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 19 35 10,25 140,185 1633

151 1061 EDANUR ADANIR 09F 7 15 3,25 5 2 4,50 1 3 0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 17 29 9,75 138,790 1649

152 888 YUSUF CAN ABAY 09G 9 13 5,75 2 5 0,75 2 4 1,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 18 33 9,75 138,645 1652

153 1040 ROJDA AKSOY 09E 7 13 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 7 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 17 30 9,50 138,560 1654

154 847 KESİM ESRUĞİN 09A 4 7 2,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 11 0,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 18 34 9,50 137,780 1672

155 914 SILA HAMARAT 09B 11 19 6,25 3 5 1,75 3 4 2,00 2 3 1,25 1 10 -1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 22 50 9,50 136,570 1691

156 993 NAZLI ÇETİN   7 11 4,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 4 1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 18 35 9,25 136,510 1692

157 1062 KELEBEK 09F 9 11 6,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 16 28 9,00 135,455 1704

158 2810 SEDAT ERKUN 09G 5 11 2,25 4 2 3,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 6 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 16 29 8,75 134,630 1713

159 951 M MÜBAREK TURAN 09C 6 12 3,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 3 6 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 16 30 8,50 134,205 1718

160 1025 FURKAN ÇALIŞKAN 09A 7 23 1,25 3 5 1,75 4 3 3,25 1 4 0,00 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 21 49 8,75 134,000 1721

161 1054 ASYA ABAY 09F 7 16 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 18 36 9,00 133,845 1725

162 815 AYŞE YALÇIN 09A 5 8 3,00 4 1 3,75 2 5 0,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 15 25 8,75 133,530 1728

163 917 SOSIN ÖZPI AR 09B 7 10 4,50 2 4 1,00 2 4 1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 16 31 8,25 132,500 1741

164 0 MUSTAFA KARTAL 09F 1 7 -0,75 4 2 3,50 4 3 3,25 3 2 2,50 3 9 0,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 16 33 7,75 132,025 1745

165 926 BERFİN EROL 09C 5 18 0,50 1 7 -0,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 6 11 3,25 1 3 0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 21 53 7,75 131,830 1750

166 941 GAMZE AVCI 09B 7 16 3,00 4 4 3,00 3 4 2,00 1 3 0,25 2 13 -1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 1 3 0,25 21 51 8,25 131,455 1752

167 939 ESMANUR EREZ 09C 7 22 1,50 2 6 0,50 3 4 2,00 1 4 0,00 5 3 4,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 21 56 7,00 131,270 1755

168 1021 ELİF TEKİN 09 6 16 2,00 3 4 2,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 16 32 8,00 130,875 1762

169 852 MERVE BORAL 09A 7 18 2,50 5 3 4,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 16 34 7,50 130,320 1767

170 982 FİLİİZDEMİR 09G 7 21 1,75 2 5 0,75 2 1 1,75 1 4 0,00 1 7 -0,75 2 4 1,00 3 4 2,00 2 3 1,25 20 49 7,75 128,870 1787

171 873 MURAT ATEŞ 09F 8 22 2,50 2 6 0,50 3 4 2,00 2 3 1,25 3 17 -1,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 24 66 7,50 128,075 1797

172 0 GÜNEY YILMZ 09E 7 12 4,00 2 4 1,00 2 0 2,00 11 16 7,00 127,720 1799

173 881 DERYA BASUT 09B 8 20 3,00 2 5 0,75 4 3 3,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 17 40 7,00 127,685 1800

174 980 ENGİN SEÇKİN 09D 7 20 2,00 4 2 3,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 4 12 1,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 20 53 6,75 127,545 1802
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

KATILIMLAR

175 375 ZEYNEP YALÇIN 09D 6 15 2,25 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 12 21 6,75 127,435 1804

176 0 MERT EREN 09F 7 20 2,00 2 6 0,50 3 4 2,00 1 4 0,00 6 12 3,00 2 5 0,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 22 63 6,25 127,380 1806

177 818 CELİL GENÇ 09A 5 9 2,75 4 2 3,50 2 4 1,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 13 24 7,00 127,185 1810

178 0 MELİK ADSAN 09D 9 21 3,75 1 7 -0,75 2 5 0,75 1 4 0,00 6 14 2,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 3 3 2,25 23 67 6,25 126,500 1818

179 966 ZİLAN BELDİK 09C 9 18 4,50 1 6 -0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 6 5 4,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 0 6 -1,50 18 52 5,00 124,330 1833

180 867 YELİZ AKTOĞA 09A 4 20 -1,00 2 6 0,50 0 7 -1,75 1 3 0,25 7 7 5,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 18 51 5,25 124,050 1835

181 984 GÜLCAN YAŞAR 09D 9 16 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 14 33 5,75 123,470 1847

182 823 CUMALİ YÜKSEL 09A 7 5 5,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 6 -1,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 12 23 6,25 123,325 1849

183 1047 SİBEL DOĞMUŞ 09E 6 24 0,00 0 8 -2,00 4 2 3,50 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 17 44 6,00 122,960 1851

184 912 ÖMÜR BAZ 09A 5 15 1,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 11 21 5,75 122,565 1855

185 278 HACER EYLÜL ADANIR 09C 4 19 -0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 4 13 0,75 3 3 2,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 18 50 5,50 121,880 1868

186 836 HANİFE ÇALIŞKAN 09A 7 16 3,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 14 34 5,50 121,630 1870

187 872 ZEYNEP SUDE TÜRKOĞLU09A 8 16 4,00 3 5 1,75 3 3 2,25 1 3 0,25 0 10 -2,50 1 6 -0,50 1 2 0,50 17 45 5,75 120,995 1876

188 1070 ENEŞŞ EKINCI 09F 3 4 2,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 4 1,00 10 18 5,50 120,235 1884

189 1109 EYÜP SEZGİN 09G 5 10 2,50 0 8 -2,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 4 6 2,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 0 1,00 15 41 4,75 119,755 1892

190 1015 BİLAL ABR 09E 2 6 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 10 21 4,75 118,545 1904

191 742 RECEP DOĞAN ABİK 09D 6 24 0,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 7 13 3,75 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 21 69 3,75 118,075 1914

192 1124 HAKUNA MATATA 09E 2 2 1,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 7 10 4,50 117,565 1915

193 897 HAYRUNNİSA ATİLLA 09B 2 14 -1,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 12 30 4,50 117,335 1916

194 1090 YAREN AKBAŞ 09F 4 16 0,00 1 4 0,00 2 5 0,75 2 3 1,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 15 42 4,50 117,160 1918

195 1000 SAMET TAŞAR 09D 6 20 1,00 5 3 4,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 10 -2,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 15 47 3,25 111,310 1961

196 954 SALİHA ALTUNER 09C 7 17 2,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 12 37 2,75 110,435 1964

197 243 OZAN KAVAK 09C 10 20 5,00 0 8 -2,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 4 1,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 17 59 2,25 109,880 1970

198 1082 ÖME RCAN 09F 5 25 -1,25 2 6 0,50 2 4 1,00 2 3 1,25 2 13 -1,25 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 19 65 2,75 109,395 1976

199 848 M EMİN KAYA 09A 7 23 1,25 1 7 -0,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 4 16 0,00 3 4 2,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 20 70 2,50 109,125 1978

200 419 ENGİN ATİLLA 09E 3 14 -0,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 8 -2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 11 33 2,75 108,825 1979

201 857 NAZLI SEZGİN 09A 9 21 3,75 1 7 -0,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 11 -0,75 0 3 -0,75 0 6 -1,50 3 1 2,75 17 59 2,25 108,135 1984

202 952 MUSTAFA KOL 09C 9 21 3,75 2 6 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 18 -2,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 20 70 2,50 108,075 1985

203 865 YUSUF ERTUŞ 09A 4 12 1,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 2 13 -1,25 2 3 1,25 1 6 -0,50 12 44 1,00 102,890 2010
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

KATILIMLAR

204 142 ÖZKAN AKTİN 09F 3 11 0,25 2 3 1,25 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 3 -0,75 8 28 1,00 102,415 2014

205 898 İDRİS ADANIR 09B 4 26 -2,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 7 1,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 14 55 0,25 101,695 2019

206 1103 VEYSEL TARHAN 09G 4 26 -2,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 5 15 1,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 18 72 0,00 101,125 2022

207 1138 ZOZAN ÇELİK 09G 2 16 -2,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 10 40 0,00 100,420 2025

208 904 MEHTAP BULUT 09B 3 7 1,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 7 31 -0,75 95,055 2038

209 976 CEMAL TARHAN 09D 4 23 -1,75 3 5 1,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 5 15 1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 15 72 -3,00 90,415 2045

210 1098 BÜNYAMİN IŞIK 09G 7 23 1,25 2 6 0,50 3 4 2,00 0 5 -1,25 0 16 -4,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 15 71 -2,75 86,705 2049

211 853 MUHAMMED E KUL 09A 2 11 -0,75 5 1 4,75 1 1 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 11 19 6,25

212 909 ORHAN KORKMAZ 09B 12 17 7,75 1 7 -0,75 1 6 -0,50 2 2 1,50 4 16 0,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 1 -0,25 21 62 5,50

213 956 SAMET BAYSAN 09C 5 19 0,25 6 1 5,75 1 3 0,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 15 40 5,00

214 1030 BÜŞRA ACA 09F 11 10 8,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 14 38 4,50

215 1095 ALİ ARSLAN 09G 4 19 -0,75 5 1 4,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 13 41 2,75

216 1073 MELOK ÇİFTÇİ 09F 9 21 3,75 2 6 0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 14 46 2,50

217 932 CANER KAVAK 09F 5 19 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 9 -1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 14 50 1,50

218 1130 SAMİ TAŞAR 09A 7 22 1,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 13 -1,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 16 61 0,75

219 57 AZAT KONUK 09C 9 20 4,00 1 7 -0,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 2 18 -2,50 2 5 0,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 18 70 0,50

220 1060 DİREN ARATEMUR 09F 0 0 0,00

221 468 MUSTAFA BEKLEVİŞ 09F 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 14 -0,50

222 814 NURHAYAT ARIK 09F 8 14 4,50 1 5 -0,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 9 -1,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 1 5 -0,25 11 51 -1,75

223 1026 FURKAN YALÇIN 09E 4 20 -1,00 3 5 1,75 0 7 -1,75 1 3 0,25 2 12 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 12 56 -2,00

224 970 BAYRAM KALDI 09D 6 21 0,75 1 7 -0,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 12 -2,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 14 65 -2,25

225 0 ÖZKAN ÜZELGE 09G 3 27 -3,75 2 6 0,50 0 7 -1,75 1 4 0,00 4 16 0,00 1 3 0,25 2 5 0,75 2 2 1,50 15 70 -2,50

226 969 MİNE BAZ 09D 4 18 -0,50 2 6 0,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 7 40 -3,00

227 920 TÜLAY BUDAK 09B 4 23 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 10 -1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 11 57 -3,25

228 0 HÜSEYİNALİ BARIŞ 09E 4 26 -2,50 1 7 -0,75 0 7 -1,75 1 4 0,00 4 16 0,00 2 5 0,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 15 75 -3,75

229 1003 SERCAN TÜRKKER 09D 2 28 -5,00 1 7 -0,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 4 16 0,00 2 5 0,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 15 75 -3,75

230 1087 SERKAN AKMAN 09C 5 25 -1,25 0 8 -2,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 3 12 0,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 13 72 -5,00

231 846 KEREM GEÇ 09A 5 25 -1,25 1 7 -0,75 3 4 2,00 0 5 -1,25 1 19 -3,75 10 60 -5,00

232 992 ALİ HOŞER 09D 2 28 -5,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 5 15 1,25 1 6 -0,50 3 4 2,00 0 6 -1,50 14 76 -5,00
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

KATILIMLAR

233 861 ENES ÇAKMAZ 09F 4 25 -2,25 3 3 2,25 0 7 -1,75 0 4 -1,00 4 16 0,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 13 73 -5,25

234 1006 TEKCAN TOPRAK 09D 4 26 -2,50 0 8 -2,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 9 -2,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 6 62 -9,50

235 903 MEHMETSAKİN UZUNBAY09B 6 24 0,00 0 8 -2,00 0 7 -1,75 0 5 -1,25 0 20 -5,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 10 80 -10,00

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
    G 09 09A 09B 09C 09D 09E 09F 09G 09H

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
    G 09 09A 09B 09C 09D 09E



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF:   

KATILIMLAR

1 993 NAZLI ÇETİN   7 11 4,25 3 3 2,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 4 1,00 2 4 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 18 35 9,25 136,510 1692

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



  G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF:   G

KATILIMLAR

1 925 AYTEN ÖZCAN   G 12 16 8,00 7 1 6,75 1 5 -0,25 4 1 3,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 3 4 2,00 1 5 -0,25 30 42 19,50 177,585 1145

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



09 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09

KATILIMLAR

1 503 YAPRAK KAYRA 09 15 9 12,75 4 2 3,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 29 14 25,50 201,035 880

2 1136 BİR YABANCI 09 14 8 12,00 2 4 1,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 3 4,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 30 25 23,75 196,200 937

3 955 SALİM KARTAL ŞV 09 13 17 8,75 4 4 3,00 2 5 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 2 4 1,00 4 3 3,25 0 5 -1,25 30 40 20,00 178,680 1130

4 1021 ELİF TEKİN 09 6 16 2,00 3 4 2,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 16 32 8,00 130,875 1762

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



09A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09A

KATILIMLAR

1 824 DİLARA FİLİZ BARIŞ 09A 17 10 14,50 5 2 4,50 3 2 2,50 2 3 1,25 8 12 5,00 2 2 1,50 2 4 1,00 2 3 1,25 41 38 31,50 226,825 588

2 43 NERMİN EREN 09A 16 14 12,50 7 1 6,75 3 4 2,00 3 2 2,50 4 7 2,25 2 5 0,75 3 4 2,00 2 1 1,75 40 38 30,50 220,785 660

3 833 GÜL ADSAN 09A 17 9 14,75 5 2 4,50 3 2 2,50 2 3 1,25 7 13 3,75 0 7 -1,75 4 3 3,25 1 5 -0,25 39 44 28,00 212,855 736

4 866 YAĞMUR IŞIK 09A 14 15 10,25 5 3 4,25 4 2 3,50 4 1 3,75 4 5 2,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 4 1,00 35 37 25,75 203,470 847

5 856 M HAKTAN GÜMÜŞ 09A 2 1 1,75 5 3 4,25 4 3 3,25 2 3 1,25 10 10 7,50 5 2 4,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 31 32 23,00 195,085 944

6 837 HAVVA SAVAŞ 09A 10 12 7,00 7 1 6,75 3 3 2,25 5 0 5,00 0 5 -1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 1 3 0,25 30 29 22,75 188,330 1014

7 860 NERMİN AKSONGUR 09A 16 10 13,50 4 2 3,50 1 3 0,25 4 0 4,00 0 7 -1,75 1 1 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 30 29 22,75 187,505 1024

8 989 VEYSEL ÇELİK 09A 16 9 13,75 6 1 5,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 2 2 1,50 0 2 -0,50 26 23 20,25 181,090 1098

9 817 BÜŞRA KARTAL 09A 8 18 3,50 7 0 7,00 3 3 2,25 5 0 5,00 1 2 0,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 4 1,00 28 33 19,75 178,335 1137

10 832 GAMZE BALCI 09A 16 12 13,00 5 2 4,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 2 8 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 28 33 19,75 178,180 1140

11 840 HAYRUNNİSA ÇELİK 09A 15 13 11,75 5 3 4,25 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 29 36 20,00 177,185 1150

12 102 SEMRA ÇELİK 09A 13 12 10,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 4 0,00 25 27 18,25 172,570 1207

13 816 BAHAR GÜNDOĞDU 09A 12 16 8,00 5 2 4,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 1 4 0,00 27 35 18,25 171,835 1215

14 821 CUMA TEK 09A 8 11 5,25 7 0 7,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 22 22 16,50 166,150 1309

15 864 ŞAKİR DİNLER 09A 9 6 7,50 4 2 3,50 3 1 2,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 5 -0,25 1 2 0,50 22 21 16,75 165,530 1316

16 851 MERVE ALP 09A 10 12 7,00 5 3 4,25 2 5 0,75 4 1 3,75 2 14 -1,50 2 5 0,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 28 50 15,50 159,895 1380

17 845 İSHAK ALTUNER 09A 9 12 6,00 4 3 3,25 1 2 0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 5 0,75 0 2 -0,50 21 27 14,25 156,545 1431

18 855 MUHAMMED ÖZALP 09A 7 11 4,25 4 3 3,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 5 0,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 21 30 13,50 153,675 1467

19 844 İPEK ÇİFTECİ 09A 10 14 6,50 2 3 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 18 30 10,50 141,595 1616

20 847 KESİM ESRUĞİN 09A 4 7 2,25 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 11 0,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 18 34 9,50 137,780 1672

21 1025 FURKAN ÇALIŞKAN 09A 7 23 1,25 3 5 1,75 4 3 3,25 1 4 0,00 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 21 49 8,75 134,000 1721

22 815 AYŞE YALÇIN 09A 5 8 3,00 4 1 3,75 2 5 0,75 2 2 1,50 0 5 -1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 15 25 8,75 133,530 1728

23 852 MERVE BORAL 09A 7 18 2,50 5 3 4,25 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 16 34 7,50 130,320 1767

24 818 CELİL GENÇ 09A 5 9 2,75 4 2 3,50 2 4 1,00 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 13 24 7,00 127,185 1810

25 867 YELİZ AKTOĞA 09A 4 20 -1,00 2 6 0,50 0 7 -1,75 1 3 0,25 7 7 5,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 18 51 5,25 124,050 1835

26 823 CUMALİ YÜKSEL 09A 7 5 5,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 1 1,75 0 6 -1,50 2 0 2,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 12 23 6,25 123,325 1849

27 912 ÖMÜR BAZ 09A 5 15 1,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 11 21 5,75 122,565 1855

28 836 HANİFE ÇALIŞKAN 09A 7 16 3,00 3 3 2,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 14 34 5,50 121,630 1870



09A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09A

KATILIMLAR

29 872 ZEYNEP SUDE TÜRKOĞLU09A 8 16 4,00 3 5 1,75 3 3 2,25 1 3 0,25 0 10 -2,50 1 6 -0,50 1 2 0,50 17 45 5,75 120,995 1876

30 848 M EMİN KAYA 09A 7 23 1,25 1 7 -0,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 4 16 0,00 3 4 2,00 2 5 0,75 1 5 -0,25 20 70 2,50 109,125 1978

31 857 NAZLI SEZGİN 09A 9 21 3,75 1 7 -0,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 11 -0,75 0 3 -0,75 0 6 -1,50 3 1 2,75 17 59 2,25 108,135 1984

32 865 YUSUF ERTUŞ 09A 4 12 1,00 2 2 1,50 1 5 -0,25 0 3 -0,75 2 13 -1,25 2 3 1,25 1 6 -0,50 12 44 1,00 102,890 2010

33 853 MUHAMMED E KUL 09A 2 11 -0,75 5 1 4,75 1 1 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 11 19 6,25

34 1130 SAMİ TAŞAR 09A 7 22 1,50 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 2 0,50 2 13 -1,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 1 5 -0,25 16 61 0,75

35 846 KEREM GEÇ 09A 5 25 -1,25 1 7 -0,75 3 4 2,00 0 5 -1,25 1 19 -3,75 10 60 -5,00
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09B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09B

KATILIMLAR

1 891 HALİL GENÇ 09B 10 16 6,00 5 3 4,25 2 3 1,25 4 1 3,75 6 3 5,25 3 3 2,25 4 0 4,00 2 1 1,75 36 30 28,50 214,125 726

2 0 FERMAN  GND 09B 16 10 13,50 4 4 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 4 4,00 2 4 1,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 35 27 28,25 213,590 733

3 863 ADANIR MEVLÜT 09B 15 12 12,00 6 1 5,75 3 2 2,50 3 2 2,50 6 4 5,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 34 27 27,25 211,505 753

4 885 EY* L KEZER 09B 13 11 10,25 7 0 7,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 3 4,25 1 5 -0,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 34 27 27,25 210,745 761

5 905 MELEK BARIŞ 09B 16 9 13,75 6 1 5,75 2 2 1,50 4 0 4,00 2 5 0,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 31 21 25,75 202,285 855

6 913 SERDAR YALÇIN 09B 12 15 8,25 4 4 3,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 5 4,75 3 3 2,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 33 34 24,50 199,250 906

7 902 MEHMET ALT 09B 11 15 7,25 5 3 4,25 4 3 3,25 4 1 3,75 6 7 4,25 1 2 0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 33 35 24,25 198,645 911

8 882 ELİF KAPLAN 09B 15 12 12,00 5 2 4,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 29 23 23,25 192,265 975

9 899 KADER ALP 09B 14 12 11,00 6 1 5,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 28 25 21,75 186,180 1038

10 0 HAMZA SAYIN 09B 9 18 4,50 4 4 3,00 2 4 1,00 3 2 2,50 7 8 5,00 3 4 2,00 2 2 1,50 1 1 0,75 31 43 20,25 182,480 1078

11 916 SİNEM ADSAN 09B 14 13 10,75 4 4 3,00 1 6 -0,50 3 1 2,75 2 4 1,00 0 7 -1,75 0 5 -1,25 3 1 2,75 27 41 16,75 166,905 1296

12 874 ARZUHAN ARSL* 09B 9 18 4,50 6 2 5,50 2 4 1,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 1 5 -0,25 24 32 16,00 163,085 1346

13 999 BERİTAN ABAY 09B 8 16 4,00 3 4 2,00 4 3 3,25 0 5 -1,25 5 5 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 24 36 15,00 161,080 1362

14 1005 DOĞAN YILDIRIM İIEMİ 09B 9 16 5,00 2 6 0,50 3 1 2,75 6 7 4,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 22 34 13,50 156,165 1435

15 875 BULUT ESRUĞİN 09B 9 11 6,25 3 5 1,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 6 8 4,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 1 2 0,50 23 39 13,25 155,260 1450

16 884 ENES TAŞAR 09B 13 6 11,50 1 1 0,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 17 14 13,50 153,415 1469

17 918 SUDENAZ BALTAŞ 09B 11 9 8,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 2 0,50 4 6 2,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 19 27 12,25 149,910 1511

18 919 TUBA GÜNTAÇÇ 09B 8 10 5,50 1 3 0,25 1 3 0,25 2 1 1,75 5 6 3,50 2 4 1,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 20 33 11,75 148,815 1525

19 879 BÜŞRA ELPEZE 09B 8 10 5,50 1 0 1,00 1 3 0,25 2 3 1,25 4 4 3,00 2 3 1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 19 29 11,75 148,380 1532

20 908 NURGÜL AVCI 09B 9 11 6,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 7 -0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 2 4 1,00 21 34 12,50 147,930 1538

21 231 İŞCAN MESUT 09B 13 12 10,00 2 6 0,50 0 7 -1,75 4 1 3,75 3 4 2,00 0 7 -1,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 23 49 10,75 144,960 1575

22 325 MUSTAFA ERKUN 09B 12 18 7,50 3 5 1,75 1 6 -0,50 4 1 3,75 2 18 -2,50 2 5 0,75 2 4 1,00 1 5 -0,25 27 62 11,50 143,160 1598

23 895 HASRET DURMAZ 09B 7 12 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 2 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 16 21 10,75 143,015 1600

24 914 SILA HAMARAT 09B 11 19 6,25 3 5 1,75 3 4 2,00 2 3 1,25 1 10 -1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 0 2 -0,50 22 50 9,50 136,570 1691

25 917 SOSIN ÖZPI AR 09B 7 10 4,50 2 4 1,00 2 4 1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 16 31 8,25 132,500 1741

26 941 GAMZE AVCI 09B 7 16 3,00 4 4 3,00 3 4 2,00 1 3 0,25 2 13 -1,25 1 4 0,00 2 4 1,00 1 3 0,25 21 51 8,25 131,455 1752

27 881 DERYA BASUT 09B 8 20 3,00 2 5 0,75 4 3 3,25 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 17 40 7,00 127,685 1800

28 897 HAYRUNNİSA ATİLLA 09B 2 14 -1,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 3 1 2,75 3 0 3,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 12 30 4,50 117,335 1916



09B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09B

KATILIMLAR

29 898 İDRİS ADANIR 09B 4 26 -2,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 3 0,25 3 7 1,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 14 55 0,25 101,695 2019

30 904 MEHTAP BULUT 09B 3 7 1,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 6 -1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 7 31 -0,75 95,055 2038

31 909 ORHAN KORKMAZ 09B 12 17 7,75 1 7 -0,75 1 6 -0,50 2 2 1,50 4 16 0,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 0 1 -0,25 21 62 5,50

32 920 TÜLAY BUDAK 09B 4 23 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 0 5 -1,25 1 10 -1,50 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 11 57 -3,25

33 903 MEHMETSAKİN UZUNBAY09B 6 24 0,00 0 8 -2,00 0 7 -1,75 0 5 -1,25 0 20 -5,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 10 80 -10,00
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09C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09C

KATILIMLAR

1 934 DİLEK BAZ 09C 21 8 19,00 6 2 5,50 2 3 1,25 5 0 5,00 8 6 6,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 6 -1,50 45 29 37,75 253,585 351

2 950 SULTAN ARS 09C 19 10 16,50 7 1 6,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 4 4,00 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 41 27 34,25 237,630 481

3 947 İLKNUR IŞIK 09C 16 8 14,00 7 1 6,75 2 2 1,50 3 2 2,50 5 6 3,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 2 1,50 37 27 30,25 221,425 650

4 953 ÖZGÜR YILDIRIM 09C 14 12 11,00 6 1 5,75 2 5 0,75 3 2 2,50 3 3 2,25 5 1 4,75 2 4 1,00 1 4 0,00 36 32 28,00 210,500 763

5 1126 MUSTAFA KARTAL 09C 11 18 6,50 7 1 6,75 3 2 2,50 5 0 5,00 3 5 1,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 1 3 0,25 32 35 23,25 193,215 964

6 964 ZEH A SÖNMEZSOY 09C 13 14 9,50 6 2 5,50 1 6 -0,50 3 2 2,50 2 7 0,25 4 2 3,50 1 3 0,25 1 4 0,00 31 40 21,00 182,010 1084

7 942 HAŞİM AKTAŞ 09C 10 17 5,75 3 4 2,00 3 4 2,00 4 1 3,75 6 5 4,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 30 42 19,50 180,265 1111

8 958 SERVET UYSAL 09C 12 11 9,25 7 1 6,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 5 7 3,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 29 38 19,50 180,110 1113

9 962 UĞUR KARABAŞ 09C 12 11 9,25 7 1 6,75 1 5 -0,25 3 2 2,50 5 7 3,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 5 -1,25 29 38 19,50 180,110 1113

10 959 ŞEVVAL BALKU 09C 12 15 8,25 3 5 1,75 2 5 0,75 4 1 3,75 5 8 3,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 31 46 19,50 178,635 1133

11 946 İLKNUR İŞCAN 09C 12 16 8,00 3 5 1,75 2 5 0,75 4 1 3,75 5 8 3,00 1 6 -0,50 2 3 1,25 2 3 1,25 31 47 19,25 177,655 1144

12 928 BİRGÜL ŞENGÜL 09C 13 13 9,75 3 4 2,00 3 2 2,50 4 1 3,75 2 4 1,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 27 33 18,75 174,925 1174

13 933 DİLAN ÖZEL 09C 10 11 7,25 4 1 3,75 1 2 0,50 2 2 1,50 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 22 18 17,50 170,905 1223

14 927 BERİTAN AKSOY 09C 15 8 13,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 4 7 2,25 0 3 -0,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 24 30 16,50 166,820 1298

15 948 İSMAİL SEÇKİN 09C 7 9 4,75 4 2 3,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 8 9 5,75 1 4 0,00 2 2 1,50 23 32 15,00 163,030 1347

16 931 BÜŞR* YALÇIN 09C 6 7 4,25 6 1 5,75 0 5 -1,25 4 0 4,00 2 6 0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 0 2 -0,50 21 22 15,50 161,120 1361

17 270 MEHMET CANER ORHAN09C 14 16 10,00 1 7 -0,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 6 14 2,50 2 5 0,75 1 6 -0,50 4 2 3,50 30 60 15,00 159,675 1387

18 935 ELİF ADANIR 09C 11 13 7,75 4 3 3,25 1 2 0,50 2 3 1,25 3 5 1,75 1 4 0,00 1 4 0,00 1 3 0,25 24 37 14,75 159,480 1389

19 929 BÜNYAM İNB* U 09C 6 9 3,75 4 2 3,50 1 3 0,25 1 3 0,25 8 7 6,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 21 30 13,50 158,150 1412

20 938 ESAT SANCAR 09C 4 8 2,00 4 2 3,50 3 3 2,25 3 2 2,50 6 3 5,25 0 5 -1,25 0 3 -0,75 20 26 13,50 158,065 1414

21 963 ZEHRA DURMAZ 09C 10 16 6,00 3 3 2,25 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 1 2 0,50 1 4 0,00 4 1 3,75 24 36 15,00 157,995 1416

22 949 KÜBRA İSTEK 09C 9 12 6,00 4 4 3,00 1 4 0,00 3 2 2,50 4 7 2,25 1 5 -0,25 1 2 0,50 23 36 14,00 156,950 1428

23 1097 KADER KATAN 09C 6 18 1,50 5 2 4,50 3 3 2,25 2 1 1,75 4 8 2,00 2 5 0,75 1 3 0,25 2 4 1,00 25 44 14,00 156,450 1433

24 943 HAVVA METE 09C 7 19 2,25 4 4 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 6 2,50 1 6 -0,50 0 1 -0,25 23 38 13,50 155,700 1444

25 965 ZEYNEP GÖÇMÜŞ 09C 7 9 4,75 3 4 2,00 3 1 2,75 1 2 0,50 2 6 0,50 3 3 2,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 20 31 12,25 148,325 1534

26 1123 MUHAMMED ENES ÇİFTÇİ09C 11 15 7,25 1 5 -0,25 5 2 4,50 2 3 1,25 3 17 -1,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 26 57 11,75 145,470 1570

27 1004 MUHAMMED ENES KAÇTI09C 10 16 6,00 1 5 -0,25 5 2 4,50 2 3 1,25 3 17 -1,25 3 4 2,00 0 7 -1,75 2 3 1,25 26 57 11,75 145,120 1573

28 951 M MÜBAREK TURAN 09C 6 12 3,00 4 2 3,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 3 6 1,50 1 3 0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 16 30 8,50 134,205 1718



09C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09C

KATILIMLAR

29 926 BERFİN EROL 09C 5 18 0,50 1 7 -0,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 6 11 3,25 1 3 0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 21 53 7,75 131,830 1750

30 939 ESMANUR EREZ 09C 7 22 1,50 2 6 0,50 3 4 2,00 1 4 0,00 5 3 4,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 21 56 7,00 131,270 1755

31 966 ZİLAN BELDİK 09C 9 18 4,50 1 6 -0,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 6 5 4,75 0 4 -1,00 0 5 -1,25 0 6 -1,50 18 52 5,00 124,330 1833

32 278 HACER EYLÜL ADANIR 09C 4 19 -0,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 3 0 3,00 4 13 0,75 3 3 2,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 18 50 5,50 121,880 1868

33 954 SALİHA ALTUNER 09C 7 17 2,75 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 12 37 2,75 110,435 1964

34 243 OZAN KAVAK 09C 10 20 5,00 0 8 -2,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 2 4 1,00 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 17 59 2,25 109,880 1970

35 952 MUSTAFA KOL 09C 9 21 3,75 2 6 0,50 2 5 0,75 1 4 0,00 2 18 -2,50 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 20 70 2,50 108,075 1985

36 956 SAMET BAYSAN 09C 5 19 0,25 6 1 5,75 1 3 0,25 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 15 40 5,00

37 57 AZAT KONUK 09C 9 20 4,00 1 7 -0,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 2 18 -2,50 2 5 0,75 0 7 -1,75 2 3 1,25 18 70 0,50

38 1087 SERKAN AKMAN 09C 5 25 -1,25 0 8 -2,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 3 12 0,00 2 5 0,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 13 72 -5,00
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09D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09D

KATILIMLAR

1 38 İBRAHİM KONGÜL 09D 17 12 14,00 7 0 7,00 4 2 3,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 5 2 4,50 3 1 2,75 43 25 36,75 243,510 428

2 986 GÜLER EKİNCİ 09D 16 14 12,50 6 1 5,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 37 22 31,50 223,480 630

3 996 NURCAN YAMAN 09D 12 9 9,75 4 3 3,25 2 2 1,50 1 0 1,00 4 10 1,50 2 4 1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 27 35 18,25 172,775 1203

4 974 BÜNYAMİN ALTUNER 09D 12 15 8,25 4 4 3,00 3 3 2,25 4 1 3,75 0 5 -1,25 2 5 0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 29 41 18,75 172,420 1210

5 1019 CENK ERTUŞ 09D 10 5 8,75 5 2 4,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 0 1,00 2 3 1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 22 16 18,00 171,490 1218

6 977 ELİF İ *AN 09D 9 12 6,00 4 4 3,00 3 3 2,25 3 2 2,50 1 2 0,50 3 4 2,00 2 5 0,75 2 3 1,25 27 35 18,25 171,365 1219

7 1002 SEMRA NAR 09D 13 15 9,25 5 2 4,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 25 32 17,00 167,385 1286

8 1056 BEYZANUR PALUT 09D 9 8 7,00 3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 2 2 1,50 19 10 16,50 166,400 1305

9 983 FATMA BELİM 09D 9 11 6,25 4 2 3,50 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 23 27 16,25 164,675 1330

10 107 ÖMER YEŞİLYURT 09D 10 5 8,75 3 4 2,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 22 23 16,25 164,520 1332

11 987 İDRİS BAYLUĞ 09D 8 6 6,50 3 4 2,00 2 2 1,50 3 0 3,00 1 1 0,75 2 2 1,50 19 15 15,25 160,420 1372

12 530 ŞAHİNAZASAKIK 09D 10 9 7,75 3 1 2,75 1 0 1,00 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 3 0,25 19 16 15,00 160,205 1375

13 997 NURGÜL AVCI 09D 11 17 6,75 4 2 3,50 3 4 2,00 4 0 4,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 22 28 15,00 159,820 1383

14 886 KUDRET ETİĞ 09D 9 6 7,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 3 4 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 17 13,75 155,435 1447

15 972 BEYZA YÜKSEL 09D 9 11 6,25 1 0 1,00 1 1 0,75 3 2 2,50 3 4 2,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 19 21 13,75 155,425 1448

16 975 CAN ADSAN 09D 10 20 5,00 7 1 6,75 3 4 2,00 4 1 3,75 2 18 -2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 29 61 13,75 153,200 1472

17 979 EMRULLAH ÇİFTÇİ 09D 9 15 5,25 2 3 1,25 4 2 3,50 2 3 1,25 2 8 0,00 1 2 0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 22 38 12,50 149,110 1522

18 973 BUSE ADANIR 09D 8 22 2,50 5 3 4,25 3 4 2,00 1 4 0,00 4 16 0,00 3 4 2,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 28 62 12,50 148,425 1531

19 995 NESRİN ÇETİNKAYA 09D 9 13 5,75 3 4 2,00 0 3 -0,75 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 18 27 11,25 145,485 1569

20 0 KEREM ÖZDEMİR 09D 12 14 8,50 4 3 3,25 2 5 0,75 1 4 0,00 1 8 -1,00 2 3 1,25 1 5 -0,25 0 5 -1,25 23 47 11,25 143,750 1589

21 287 TUBA BAYDAK 09D 10 11 7,25 3 1 2,75 2 4 1,00 1 2 0,50 0 6 -1,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 18 29 10,75 141,145 1626

22 980 ENGİN SEÇKİN 09D 7 20 2,00 4 2 3,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 4 12 1,00 0 6 -1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 20 53 6,75 127,545 1802

23 375 ZEYNEP YALÇIN 09D 6 15 2,25 1 1 0,75 1 0 1,00 3 0 3,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 12 21 6,75 127,435 1804

24 0 MELİK ADSAN 09D 9 21 3,75 1 7 -0,75 2 5 0,75 1 4 0,00 6 14 2,50 1 6 -0,50 0 7 -1,75 3 3 2,25 23 67 6,25 126,500 1818

25 984 GÜLCAN YAŞAR 09D 9 16 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 14 33 5,75 123,470 1847

26 742 RECEP DOĞAN ABİK 09D 6 24 0,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 7 13 3,75 1 6 -0,50 0 7 -1,75 2 4 1,00 21 69 3,75 118,075 1914

27 1000 SAMET TAŞAR 09D 6 20 1,00 5 3 4,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 0 10 -2,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 5 -0,25 15 47 3,25 111,310 1961

28 976 CEMAL TARHAN 09D 4 23 -1,75 3 5 1,75 1 6 -0,50 1 4 0,00 5 15 1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 0 6 -1,50 15 72 -3,00 90,415 2045



09D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09D

KATILIMLAR

29 970 BAYRAM KALDI 09D 6 21 0,75 1 7 -0,75 2 4 1,00 0 5 -1,25 1 12 -2,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 2 4 1,00 14 65 -2,25

30 969 MİNE BAZ 09D 4 18 -0,50 2 6 0,50 0 2 -0,50 1 6 -0,50 0 5 -1,25 0 3 -0,75 7 40 -3,00

31 1003 SERCAN TÜRKKER 09D 2 28 -5,00 1 7 -0,75 1 6 -0,50 2 3 1,25 4 16 0,00 2 5 0,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 15 75 -3,75

32 992 ALİ HOŞER 09D 2 28 -5,00 1 7 -0,75 2 5 0,75 0 5 -1,25 5 15 1,25 1 6 -0,50 3 4 2,00 0 6 -1,50 14 76 -5,00

33 1006 TEKCAN TOPRAK 09D 4 26 -2,50 0 8 -2,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 0 9 -2,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 6 62 -9,50
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09E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09E

KATILIMLAR

1 185 ZEHRA YAŞAR 09E 15 8 13,00 7 0 7,00 2 2 1,50 4 0 4,00 8 8 6,00 3 3 2,25 3 1 2,75 2 4 1,00 44 26 37,50 250,730 373

2 1035 MAHMUT ERKUN 09E 21 8 19,00 5 3 4,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 5 1 4,75 3 2 2,50 5 2 4,50 0 6 -1,50 43 30 35,50 241,705 448

3 1023 FATİH AKSONGUR 09E 8 11 5,25 7 0 7,00 1 5 -0,25 3 0 3,00 9 7 7,25 2 1 1,75 2 5 0,75 1 2 0,50 33 31 25,25 204,335 831

4 1017 CAN YASAR 09E 9 6 7,50 7 1 6,75 2 5 0,75 1 4 0,00 8 9 5,75 1 1 0,75 1 1 0,75 29 27 22,25 191,720 982

5 981 ERHAN ATAŞ 09E 15 10 12,50 3 4 2,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 2 3,50 0 6 -1,50 29 30 21,50 186,165 1039

6 1013 AYŞE SEZGİN 09E 14 11 11,25 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 26 18 21,50 185,010 1049

7 1034 ÖZİLİN * AĞI 09E 12 3 11,25 7 0 7,00 1 0 1,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 22 7 20,25 179,755 1119

8 1020 DİCLE IŞIK 09E 15 12 12,00 5 3 4,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 26 28 19,00 174,560 1177

9 43 EDANUR GEP 09E 10 10 7,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 23 18 18,50 172,700 1206

10 1014 BERİTAN BÜTÜNER 09E 5 12 2,00 5 2 4,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 6 4 5,00 3 3 2,25 2 1 1,75 23 30 15,50 163,810 1341

11 1032 İLHAN SEÇKİN 09E 4 3 3,25 5 1 4,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 5 1,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 19 14 15,50 162,735 1353

12 177 MERYEM YILMAZ 09E 12 11 9,25 4 2 3,50 1 6 -0,50 1 4 0,00 3 3 2,25 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 24 38 14,50 158,830 1401

13 1039 NURULLAHY * * 09E 5 11 2,25 4 4 3,00 0 1 -0,25 8 10 5,50 3 2 2,50 20 28 13,00 154,705 1455

14 988 HARUN ABİK 09E 8 22 2,50 5 3 4,25 2 5 0,75 1 4 0,00 6 14 2,50 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 28 62 12,50 150,600 1501

15 1033 KADER ÇETİN 09E 11 12 8,00 3 3 2,25 2 4 1,00 1 0 1,00 1 8 -1,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 21 32 13,00 150,065 1507

16 1011 ASİYE SAVAŞ 09E 10 11 7,25 3 3 2,25 2 3 1,25 3 1 2,75 1 9 -1,25 0 5 -1,25 2 1 1,75 0 3 -0,75 21 36 12,00 146,635 1552

17 1040 ROJDA AKSOY 09E 7 13 3,75 3 2 2,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 7 1,25 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 17 30 9,50 138,560 1654

18 0 GÜNEY YILMZ 09E 7 12 4,00 2 4 1,00 2 0 2,00 11 16 7,00 127,720 1799

19 1047 SİBEL DOĞMUŞ 09E 6 24 0,00 0 8 -2,00 4 2 3,50 2 2 1,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 2 3,50 0 1 -0,25 17 44 6,00 122,960 1851

20 1015 BİLAL ABR 09E 2 6 0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 10 21 4,75 118,545 1904

21 1124 HAKUNA MATATA 09E 2 2 1,50 4 0 4,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 7 10 4,50 117,565 1915

22 419 ENGİN ATİLLA 09E 3 14 -0,50 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 8 -2,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 11 33 2,75 108,825 1979

23 1026 FURKAN YALÇIN 09E 4 20 -1,00 3 5 1,75 0 7 -1,75 1 3 0,25 2 12 -1,00 1 3 0,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 12 56 -2,00

24 0 HÜSEYİNALİ BARIŞ 09E 4 26 -2,50 1 7 -0,75 0 7 -1,75 1 4 0,00 4 16 0,00 2 5 0,75 3 4 2,00 0 6 -1,50 15 75 -3,75



09E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09E

KATILIMLAR
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09F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09F

KATILIMLAR

1 0 ELİF MALGAZ 09F 16 12 13,00 5 2 4,50 2 2 1,50 3 2 2,50 7 3 6,25 1 4 0,00 1 2 0,50 3 3 2,25 38 30 30,50 224,150 620

2 293 09F 18 10 15,50 5 2 4,50 2 3 1,25 3 1 2,75 1 3 0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 33 28 26,00 202,230 858

3 1074 MERVE AKTOĞA 09F 13 6 11,50 5 3 4,25 2 1 1,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 30 21 24,75 194,920 947

4 0 HELİN SAKINÇ 09F 12 12 9,00 6 1 5,75 3 2 2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 2 0,50 29 26 22,50 188,790 1008

5 1068 GÖKNUR ACET 09F 9 20 4,00 4 4 3,00 0 6 -1,50 4 1 3,75 5 6 3,50 2 5 0,75 3 3 2,25 2 4 1,00 29 49 16,75 167,615 1281

6 272 SAMET YAŞAR 09F 9 11 6,25 7 1 6,75 2 5 0,75 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 22 23 16,25 163,880 1340

7 1053 ARDA SARIKAYA 09F 7 17 2,75 7 0 7,00 1 5 -0,25 5 0 5,00 20 22 14,50 157,645 1421

8 201 DERYA A*L 09F 10 7 8,25 4 1 3,75 2 1 1,75 1 1 0,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 19 18 14,50 156,275 1434

9 1086 SEMANUR BASKIN 09F 10 9 7,75 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 2 0,50 20 22 14,50 155,965 1440

10 1089 UZAN DEMİ R 09F 8 22 2,50 4 4 3,00 2 5 0,75 3 2 2,50 6 14 2,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 3 3 2,25 29 61 13,75 155,575 1446

11 1085 09F 8 11 5,25 3 1 2,75 1 4 0,00 3 1 2,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 19 27 12,25 148,290 1535

12 1079 NİHAL ERKUN 09F 9 14 5,50 4 3 3,25 1 2 0,50 2 2 1,50 1 10 -1,50 0 3 -0,75 4 2 3,50 1 3 0,25 22 39 12,25 146,455 1556

13 1072 LEYLA İŞGÖREN 09F 9 11 6,25 4 2 3,50 1 2 0,50 2 1 1,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 18 25 11,75 145,535 1567

14 1075 MUHAMMED AĞDUK 09F 8 8 6,00 6 2 5,50 2 5 0,75 1 4 0,00 0 10 -2,50 2 4 1,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 21 39 11,25 142,255 1610

15 922 YAPRAK ÇAKMAZ 09F 10 16 6,00 3 4 2,00 4 1 3,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 2 0,50 19 35 10,25 140,185 1633

16 1061 EDANUR ADANIR 09F 7 15 3,25 5 2 4,50 1 3 0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 17 29 9,75 138,790 1649

17 1062 KELEBEK 09F 9 11 6,25 3 3 2,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 5 -0,25 1 3 0,25 0 2 -0,50 16 28 9,00 135,455 1704

18 1054 ASYA ABAY 09F 7 16 3,00 2 2 1,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 4 0,00 18 36 9,00 133,845 1725

19 0 MUSTAFA KARTAL 09F 1 7 -0,75 4 2 3,50 4 3 3,25 3 2 2,50 3 9 0,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 16 33 7,75 132,025 1745

20 873 MURAT ATEŞ 09F 8 22 2,50 2 6 0,50 3 4 2,00 2 3 1,25 3 17 -1,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 24 66 7,50 128,075 1797

21 0 MERT EREN 09F 7 20 2,00 2 6 0,50 3 4 2,00 1 4 0,00 6 12 3,00 2 5 0,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 22 63 6,25 127,380 1806

22 1070 ENEŞŞ EKINCI 09F 3 4 2,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 4 1,00 10 18 5,50 120,235 1884

23 1090 YAREN AKBAŞ 09F 4 16 0,00 1 4 0,00 2 5 0,75 2 3 1,25 3 4 2,00 1 6 -0,50 2 4 1,00 15 42 4,50 117,160 1918

24 1082 ÖME RCAN 09F 5 25 -1,25 2 6 0,50 2 4 1,00 2 3 1,25 2 13 -1,25 2 5 0,75 3 4 2,00 1 5 -0,25 19 65 2,75 109,395 1976

25 142 ÖZKAN AKTİN 09F 3 11 0,25 2 3 1,25 0 7 -1,75 3 4 2,00 0 3 -0,75 8 28 1,00 102,415 2014

26 1030 BÜŞRA ACA 09F 11 10 8,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 0 4 -1,00 14 38 4,50

27 1073 MELOK ÇİFTÇİ 09F 9 21 3,75 2 6 0,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 6 -0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 14 46 2,50

28 932 CANER KAVAK 09F 5 19 0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 1 2 0,50 1 9 -1,25 0 7 -1,75 1 6 -0,50 2 4 1,00 14 50 1,50



09F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09F

KATILIMLAR

29 1060 DİREN ARATEMUR 09F 0 0 0,00

30 468 MUSTAFA BEKLEVİŞ 09F 0 4 -1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 14 -0,50

31 814 NURHAYAT ARIK 09F 8 14 4,50 1 5 -0,25 0 6 -1,50 0 4 -1,00 1 9 -1,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 1 5 -0,25 11 51 -1,75

32 861 ENES ÇAKMAZ 09F 4 25 -2,25 3 3 2,25 0 7 -1,75 0 4 -1,00 4 16 0,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 0 6 -1,50 13 73 -5,25
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09G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09G

KATILIMLAR

1 1105 EMİNE ALTUNER 09G 18 9 15,75 4 3 3,25 2 3 1,25 4 0 4,00 5 5 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 40 28 33,00 231,420 546

2 1127 NERGİZ EKİN 09G 17 10 14,50 3 4 2,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 3 4,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 37 29 29,75 219,250 674

3 557 ELİFNUR TUNÇ 09G 12 15 8,25 6 1 5,75 3 1 2,75 4 0 4,00 4 2 3,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 5 -0,25 34 29 26,75 207,670 789

4 1135 SMYY YŞRR 09G 15 8 13,00 3 4 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 4 4,00 1 2 0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 32 26 25,50 203,695 842

5 99 BÜŞRA ADANIR 09G 13 14 9,50 3 3 2,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 31 25 24,75 200,235 895

6 1120 MEHMETALİ ONUK 09G 12 14 8,50 4 3 3,25 4 0 4,00 4 0 4,00 4 1 3,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 30 23 24,25 198,475 914

7 1125 VEFA ÇİÇEK 09G 13 16 9,00 5 3 4,25 4 2 3,50 4 1 3,75 4 8 2,00 3 4 2,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 34 41 23,75 195,060 945

8 27 SEVGİ AVCI 09G 17 9 14,75 4 2 3,50 1 3 0,25 3 1 2,75 2 7 0,25 1 4 0,00 2 4 1,00 2 3 1,25 32 33 23,75 193,150 966

9 1102 ELANUR BAĞRIYANIK 09G 14 12 11,00 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 1 2 0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 28 22 22,50 188,065 1018

10 1129 ÖZLEM UYGAN 09G 15 14 11,50 8 0 8,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 0 6 -1,50 1 6 -0,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 32 41 21,75 184,415 1053

11 1114 İLAYDA BUDAK 09G 13 11 10,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 4 0 4,00 4 4 3,00 1 2 0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 27 26 20,50 182,750 1072

12 1117 KÜBRA YÜKSEL 09G 11 13 7,75 2 4 1,00 2 2 1,50 3 1 2,75 5 3 4,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 2 0,50 27 30 19,50 179,455 1122

13 2811 ÖZKAN BASIK 09G 15 11 12,25 4 4 3,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 7 0,25 1 4 0,00 2 1 1,75 28 32 20,00 178,545 1134

14 834 SEVDA ATAŞ 09G 13 12 10,00 3 1 2,75 3 3 2,25 2 3 1,25 4 8 2,00 1 3 0,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 27 33 18,75 175,355 1167

15 1118 MEDİNE SAYGI 09G 12 16 8,00 5 3 4,25 1 6 -0,50 3 2 2,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 5 2 4,50 1 5 -0,25 30 46 18,50 172,325 1211

16 1104 EMİNE AKSONGUR 09G 10 14 6,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 3 0,25 25 29 17,75 170,725 1228

17 1122 MUHAMMED EKİNCİ 09G 12 9 9,75 4 3 3,25 1 2 0,50 2 1 1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 23 23 17,25 168,790 1264

18 105 DAMLA TAN 09G 11 13 7,75 4 3 3,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 1 2 0,50 24 27 17,25 168,730 1265

19 1108 ENES TARHAN 09G 10 11 7,25 5 2 4,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 22 22 16,50 167,425 1285

20 1115 İLKNUR TİLKİ 09G 12 12 9,00 1 0 1,00 1 2 0,50 4 0 4,00 1 3 0,25 2 0 2,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 22 23 16,25 163,900 1339

21 2809 FATOŞ ABAY 09G 12 14 8,50 3 5 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 4 1,00 0 6 -1,50 2 2 1,50 1 2 0,50 25 37 15,75 162,805 1348

22 1133 SÜMEYRA  İ*AN 09G 14 14 10,50 4 3 3,25 1 5 -0,25 2 2 1,50 2 6 0,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 24 40 14,00 156,050 1436

23 1113 HİRANUR BAZ 09G 10 17 5,75 4 4 3,00 3 4 2,00 4 0 4,00 4 16 0,00 1 6 -0,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 28 58 13,50 153,910 1463

24 1094 ABDULLAH ACAR ACAR 09G 11 19 6,25 4 4 3,00 2 5 0,75 2 3 1,25 1 7 -0,75 3 4 2,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 25 53 11,75 145,540 1566

25 888 YUSUF CAN ABAY 09G 9 13 5,75 2 5 0,75 2 4 1,00 3 2 2,50 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 18 33 9,75 138,645 1652

26 2810 SEDAT ERKUN 09G 5 11 2,25 4 2 3,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 6 0,50 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 16 29 8,75 134,630 1713

27 982 FİLİİZDEMİR 09G 7 21 1,75 2 5 0,75 2 1 1,75 1 4 0,00 1 7 -0,75 2 4 1,00 3 4 2,00 2 3 1,25 20 49 7,75 128,870 1787

28 1109 EYÜP SEZGİN 09G 5 10 2,50 0 8 -2,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 4 6 2,50 1 6 -0,50 3 4 2,00 1 0 1,00 15 41 4,75 119,755 1892



09G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09G

KATILIMLAR

29 1103 VEYSEL TARHAN 09G 4 26 -2,50 2 6 0,50 1 6 -0,50 2 3 1,25 5 15 1,25 0 7 -1,75 2 5 0,75 2 4 1,00 18 72 0,00 101,125 2022

30 1138 ZOZAN ÇELİK 09G 2 16 -2,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 4 -1,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 10 40 0,00 100,420 2025

31 1098 BÜNYAMİN IŞIK 09G 7 23 1,25 2 6 0,50 3 4 2,00 0 5 -1,25 0 16 -4,00 1 6 -0,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 15 71 -2,75 86,705 2049

32 1095 ALİ ARSLAN 09G 4 19 -0,75 5 1 4,75 1 5 -0,25 1 4 0,00 0 4 -1,00 1 4 0,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 13 41 2,75

33 0 ÖZKAN ÜZELGE 09G 3 27 -3,75 2 6 0,50 0 7 -1,75 1 4 0,00 4 16 0,00 1 3 0,25 2 5 0,75 2 2 1,50 15 70 -2,50
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09H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022 235 235 235 2220

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,94 12,77 8,75 4,36 2,56 3,72 2,43 3,24 1,62 2,57 1,77 2,12 4,77 5,91 3,29 1,90 3,33 1,07 2,01 2,71 1,33 1,09 2,97 0,35 31,07 35,26 22,25 195,500

Okul Ortalaması 9,38 13,95 5,90 3,46 3,13 2,68 1,65 3,32 0,82 2,31 1,91 1,83 2,69 6,53 1,06 1,22 3,27 0,40 1,26 2,99 0,51 0,85 2,49 0,22 22,82 37,59 13,42 160,040

SINIF: 09H

KATILIMLAR

1 0 OSMAN ERİKLİ 09H 11 15 7,25 5 2 4,50 2 1 1,75 4 1 3,75 3 7 1,25 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 27 29 19,75 178,720 1129

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI ÇETİN 993   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,510 195,500 1 156 156 156 1692

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 1 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 11 4,25 14 4,25 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 3 2,25 28 2,25 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,00 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 1,50 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 4 1,00 5 1,00 1,06 3,29

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,00 0,40 1,07

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,25 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,25 0,22 0,35

TYT Fen 20 5 10 2,50 13 2,50 1,14 2,75

Toplam: 90 18 35 9,25 10 9,25 13,31 21,90

TYT Türkçe AEBdDd  c d c  D  a    EccadEe

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal  A EDdacbea    dbdBd

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik b  Ea    d   E   c  

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen aCac BaE  Cdda cDdb 

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 11 23

Türkçe 30 7 11 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 0 33
Tiyatro 2 1 0 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 4 10 20

Tarih-1 8 3 3 38

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 4 10

Matematik-1 20 2 4 10

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 0 33
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 10 25

Fizik 7 2 4 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYTEN ÖZCAN 925   G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,585 195,500 1 62 62 62 1145

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 1 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 16 8,00 27 8,00 5,90 8,75

Tarih-1 8 7 1 6,75 84 6,75 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 5 -0,25 -4 -0,25 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,25 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 5 0,75 4 0,75 1,06 3,29

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 -1,25 0,40 1,07

Kimya 7 3 4 2,00 29 2,00 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 0,50 1,14 2,75

Toplam: 90 30 42 19,50 22 19,50 13,31 21,90

TYT Türkçe AcBdecceaAE BbeDabeAbE bcEdAEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EABcDACEceCbc aEDBBa

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik e ccaD        B   a 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen  dbbea bdCaBAcbebbbD

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 16 40

Türkçe 30 12 16 40

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 12 7 60

Tarih-1 8 7 1 88

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 1 5 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 5 10

Matematik-1 20 2 5 10

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 4 14 20

Fizik 7 0 5 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 3 4 43

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BİR YABANCI 1136 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,200 195,500 2 30 30 30 937

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 4 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 8,88 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 4 1,00 13 2,38 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 1 1,75 25 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,94 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 6,25 5,33 7,47

Matematik-1 20 5 3 4,25 21 1,62 1,06 3,29

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,25 0,40 1,07

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,81 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,50 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,56 1,14 2,75

Toplam: 90 30 25 23,75 26 19,31 13,31 21,90

TYT Türkçe bAEBBDEcdEcD d cDacEA EB A    

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal Eb Bbc e  bCE   cDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EDD   Dc A a c      

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen b  bdbBaE  C dB e d 

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 2 0 100
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 6 35

Tarih-1 8 2 4 25

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 2 1 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 5 3 25

Matematik-1 20 5 3 25

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 1 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 8 20

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 2 29

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TEKİN 1021 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,875 195,500 4 168 168 168 1762

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 4 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 16 2,00 7 8,88 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 4 2,00 25 2,38 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 2 1,50 21 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,94 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,25 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 2 -0,50 -3 1,62 1,06 3,29

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,25 0,40 1,07

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,81 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,50 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,56 1,14 2,75

Toplam: 90 16 32 8,00 9 19,31 13,31 21,90

TYT Türkçe Ada e c aAdaB ce  eA aebAbbbE 

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal ae dDeCE A E aedaBBb

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik e e                 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen    cBe   bCe   c C  

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 16 20

Türkçe 30 6 16 20

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 3 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 9 35

Tarih-1 8 3 4 38

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 2 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 0 2 0

Matematik-1 20 0 2 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 1 2 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SALİM KARTAL ŞV 955 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,680 195,500 3 56 56 56 1130

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 4 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 17 8,75 29 8,88 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,38 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,94 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,25 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 1 0,75 4 1,62 1,06 3,29

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,25 0,40 1,07

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,81 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,50 0,22 0,35

TYT Fen 20 6 12 3,00 15 2,56 1,14 2,75

Toplam: 90 30 40 20,00 22 19,31 13,31 21,90

TYT Türkçe adaBBDcceEAbdaceDabEAbEBCcEaAc

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal daABeDEeecAdbcCCdDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik d D                 

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen cCdb aBBEaACdbacead 

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 17 43

Türkçe 30 13 17 43

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 2 0 100
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 10 10 50

Tarih-1 8 4 4 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 2 5 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 1 5

Matematik-1 20 1 1 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 12 30

Fizik 7 2 4 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 3 57

Katılar 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 5 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAPRAK KAYRA 503 09

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,035 195,500 1 25 25 25 880

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 4 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 9 12,75 43 8,88 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 2 3,50 44 2,38 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 1 -0,25 -4 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,94 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 6,25 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 0 2,00 10 1,62 1,06 3,29

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,25 0,40 1,07

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,81 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,50 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,56 1,14 2,75

Toplam: 90 29 14 25,50 28 19,31 13,31 21,90

TYT Türkçe CAEBde E EeeCdDBca EA aB cEC E

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EaAB D d  e     EDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik E D                 

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen b    c  E  C  B    E

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 9 50

Türkçe 30 15 9 50

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 8 3 40

Tarih-1 8 4 2 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 0 1 0

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 0 10

Matematik-1 20 2 0 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE YALÇIN 815 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
133,530 195,500 22 162 162 162 1728

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 8 3,00 10 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 1 3,75 47 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 5 -1,25 -6 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 15 25 8,75 10 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe dAaBcD   d      Da a     c C c

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEA  cE edbbbDC daBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik     e  b d b  b     

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen b   e  B d b  B     

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 8 17

Türkçe 30 5 8 17

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 0 33
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 8 8 40

Tarih-1 8 4 1 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 2 5 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 0 5 0

Matematik-1 20 0 5 0

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 2 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Katılar 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR GÜNDOĞDU 816 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,835 195,500 13 72 72 72 1215

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 16 8,00 27 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 2 4,50 56 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 3 1,25 18 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 3 0,25 1 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 27 35 18,25 20 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe dcBCDadCbAb abaD baAeEBccbCcEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EABEce E e cDbBEDdaC

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aa c           D    

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen a  Ad Dbae   EcB bbe

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 16 40

Türkçe 30 12 16 40

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 10 7 50

Tarih-1 8 5 2 63

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 3 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 3 5

Matematik-1 20 1 3 5

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 2 2 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 4 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA KARTAL 817 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,335 195,500 9 59 59 59 1137

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 18 3,50 12 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 7 0 7,00 88 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 3 2,25 32 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 2 0,50 3 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 28 33 19,75 22 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe CddaaD  daeaba aDaeEAea CcbCdE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEAB DECB eCcDbCEDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik ba          D       

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen Aa   Dd ba ed BcebbE

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 18 27

Türkçe 30 8 18 27

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 15 3 75

Tarih-1 8 7 0 88

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 3 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 2 5

Matematik-1 20 1 2 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 10 20

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 4 33

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
CELİL GENÇ 818 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,185 195,500 24 177 177 177 1810

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 9 2,75 9 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 2 3,50 44 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 3 -0,75 -4 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 13 24 7,00 8 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe c  CaBE E dea  D   d    c   ce

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EABd  eE AacbeBde Be

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik bad                 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen    A     e c   c    

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 9 17

Türkçe 30 5 9 17

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 2 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 0 0 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 9 35

Tarih-1 8 4 2 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 4 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 0 3 0

Matematik-1 20 0 3 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 1 0 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
CUMA TEK 821 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,150 195,500 14 85 85 85 1309

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 11 5,25 18 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 7 0 7,00 88 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 2 1,50 21 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 1 0,75 4 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 22 22 16,50 18 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe bdcdaDb CcAD e  b AEA   e E  c

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEAB DECB A c eCEcBd

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik Eb                  

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen b   a Bc d    a e   

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 11 27

Türkçe 30 8 11 27

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 2 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 1 0 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 12 4 60

Tarih-1 8 7 0 88

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 2 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 1 5

Matematik-1 20 1 1 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 2 0

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
CUMALİ YÜKSEL 823 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,325 195,500 26 182 182 182 1849

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 5 5,75 19 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 0 3 -0,75 -9 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 3 0,25 4 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 3 7 1,25 6 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 6 -1,50 -8 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 12 23 6,25 7 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe  EaCDB  a  C  d    A  d c    C

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal a  c  d  c  bCeE  Bd

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik be aa         a    b

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen C   B  a  b e  c   e

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 5 23

Türkçe 30 7 5 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 1 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 0 33
Tiyatro 2 0 0 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50

TYT Sosyal 20 3 7 15

Tarih-1 8 0 3 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 3 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 0 6 0

Matematik-1 20 0 6 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 2 0 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA FİLİZ BARIŞ 824 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,825 195,500 1 7 7 7 588

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 2 4,50 56 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 2 2,50 36 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 8 12 5,00 25 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 41 38 31,50 35 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe CAEBBDbdCbAb abBDabEA cBCAE cE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal daAB DECB A cbCedDdB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EbbcCaDdbdCCbccBAcDe

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen Aa   DdcbacCE Bcc dE

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 20 10 7 50

Tarih-1 8 5 2 63

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 2 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 8 12 40

Matematik-1 20 8 12 40

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 2 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen 20 6 9 30

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÇALIŞKAN 1025 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,000 195,500 21 160 160 160 1721

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 5 1,75 22 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 4 3 3,25 46 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 6,09 5,33 7,47

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 21 49 8,75 10 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe ddaCeBEaEbcadedbaeCeabadAbCede

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal aABaeAbaEACbceBaDead

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Fen CabdBecaBdeBAbcdaabD

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 23 23

Türkçe 30 7 23 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 3 0
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 8 3 5 38

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 4 3 57

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 2 5 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE BALCI 832 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,180 195,500 10 60 60 60 1140

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 2 4,50 56 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 4 -1,00 -14 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 8 0,00 0 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 28 33 19,75 22 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe AEBCDBEdEed aaBDeAaA EBaAEbbcd

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal bABED Cab  c eaEDBB 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik cbAaCcdca  b        

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen   bd   Ecd e   c   e

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 12 53

Türkçe 30 16 12 53

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 9 6 45

Tarih-1 8 5 2 63

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 0 4 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 2 8 10

Matematik-1 20 2 8 10

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 2 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 0 2 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL ADSAN 833 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,855 195,500 3 15 15 15 736

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 9 14,75 49 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 2 4,50 56 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 2 2,50 36 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 7 13 3,75 19 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 39 44 28,00 31 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe AEBCDBdCbAb abBD baA EBcAE cEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal aABdD CE A cbCBdDdBe

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik bbcEaeCddbCCccBbcDeA

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen baabdacbBCCaeEcBedbc

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 9 57

Türkçe 30 17 9 57

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 10 7 50

Tarih-1 8 5 2 63

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 2 43

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 7 13 35

Matematik-1 20 7 13 35

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 2 33
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 0 7 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 4 3 57

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HANİFE ÇALIŞKAN 836 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,630 195,500 28 186 186 186 1870

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 16 3,00 10 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 3 2,25 28 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 5 -0,25 -4 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 2 -0,50 -3 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 14 34 5,50 6 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe A  beaceacEda Ba baA aB cb cEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal bcBdD C  bbcaeBaDBa 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik a      c            

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen      d    e   cB bde

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 16 23

Türkçe 30 7 16 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 2 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 6 10 30

Tarih-1 8 3 3 38

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 5 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 0 2 0

Matematik-1 20 0 2 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 0 1 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA SAVAŞ 837 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,330 195,500 6 39 39 39 1014

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 7 1 6,75 84 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 3 2,25 32 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 5 -1,25 -6 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 30 29 22,75 25 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe dcBCDa b A  a  D eaAeE ccbCdEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EABEDeCEaA cDbBEDBBC

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik ba c         a c    

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen a  AdBDaae   EcB bb 

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 12 33

Türkçe 30 10 12 33

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 15 4 75

Tarih-1 8 7 1 88

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 3 43

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 0 5 0

Matematik-1 20 0 5 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 3 2 43

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 3 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA ÇELİK 840 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,185 195,500 11 63 63 63 1150

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 13 11,75 39 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 2 2,50 36 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 5 -1,25 -6 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 29 36 20,00 22 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe dAcBBDbcCbAb a aDabEAecBCAECcE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal daABeDECB A cbCedDda

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik    bb    cd  c      

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen Aa   Ddcba CE Bce bb

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 13 50

Türkçe 30 15 13 50

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 9 9 45

Tarih-1 8 5 3 63

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 2 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 0 5 0

Matematik-1 20 0 5 0

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 2 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 9 25

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÇİFTECİ 844 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
141,595 195,500 19 148 148 148 1616

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 3 1,25 16 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 4 0,00 0 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 2 0,50 3 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 18 30 10,50 12 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe bA BaDaceEcD a BaabaA  BCcb bE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal dbcB D  B b cae aDBa

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik  ab   D             

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen A   d        eBce b 

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 14 33

Türkçe 30 10 14 33

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 1 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 20 5 9 25

Tarih-1 8 2 3 25

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 4 14

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 2 5

Matematik-1 20 1 2 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
İSHAK ALTUNER 845 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,545 195,500 17 110 110 110 1431

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 12 6,00 20 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 3 3,25 41 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 2 0,50 7 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 3 0,25 1 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 21 27 14,25 16 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe CAEBBD   acc e  eadEA d Cc bcc

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEbBcDc   A c e EDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik E e  de             

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen AeebcDe b    e      

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 12 30

Türkçe 30 9 12 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 9 5 45

Tarih-1 8 4 3 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 2 14

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 3 5

Matematik-1 20 1 3 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM GEÇ 846 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 7 -0,75 -9 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 19 -3,75 -19 0,33 1,06 3,29

Toplam: 90 10 60 -5,00 -6 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe bcaBacbbbbdebBcaaeAdAcdeacbeAd

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal baecdbEadbAeEaCbdbce

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik aacbdeccbcdaebcadBea

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 25 17

Türkçe 30 5 25 17

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 4 16 20

Tarih-1 8 1 7 13

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 3 4 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 19 5

Matematik-1 20 1 19 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
KESİM ESRUĞİN 847 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
137,780 195,500 20 154 154 154 1672

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 7 2,25 8 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 3 1,25 16 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 2 1,50 21 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 3 11 0,25 1 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 18 34 9,50 11 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe bAEcc      b ae e  EA         

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal aEbB  d B A ba aEDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik abaced bCACbec    b 

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen Aedbc ea BdbEb   a  

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 7 13

Türkçe 30 4 7 13

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 2 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 1 0 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 6 40

Tarih-1 8 2 3 25

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 2 2 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 11 15

Matematik-1 20 3 11 15

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 2 1 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 1 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 10 15

Fizik 7 1 5 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
M EMİN KAYA 848 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
109,125 195,500 30 199 199 199 1978

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 23 1,25 4 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 7 -0,75 -9 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 4 16 0,00 0 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 20 70 2,50 3 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe bEcbbBdbbAcbceBaaAecDEdaddacae

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal bcdaedCbcAacadBcaedb

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik cbAaCcdeadCbcddaBeeb

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen CCEceeccBabcAdEcabbc

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 23 23

Türkçe 30 7 23 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 3 17 15

Tarih-1 8 1 7 13

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 2 5 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 4 16 20

Matematik-1 20 4 16 20

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 6 14 30

Fizik 7 3 4 43

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
M HAKTAN GÜMÜŞ 856 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,085 195,500 5 31 31 31 944

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 1 1,75 6 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 4 3 3,25 46 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 10 10 7,50 38 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 31 32 23,00 26 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe  d  B  E                      

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EaABeDEdBEAeEbaaEDcd

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EbDAbbDEdACaDDaadeDd

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen AdCEBDeecdcCddeEbedE

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 1 7

Türkçe 30 2 1 7

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 0 1 0
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 0 0
Tiyatro 2 0 0 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 11 9 55

Tarih-1 8 5 3 63

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 4 3 57

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 10 10 50

Matematik-1 20 10 10 50

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 2 1 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 2 1 67
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen 20 8 12 40

Fizik 7 5 2 71

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ALP 851 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,895 195,500 16 100 100 100 1380

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 14 -1,50 -8 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 5 15 1,25 6 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 28 50 15,50 17 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe bAEcce Ed Ab a  e AEA  BdAEbbc

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EdABcDaCBEbdcaebEDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik  cD dCcadcba cbdce e

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen AedbcaBdEBcdaeBcbebd

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 12 33

Türkçe 30 10 12 33

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 1 0 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 11 9 55

Tarih-1 8 5 3 63

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 5 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 14 10

Matematik-1 20 2 14 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 5 15 25

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 5 29

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE BORAL 852 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,320 195,500 23 169 169 169 1767

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 18 2,50 8 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 3 -0,75 -11 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 2 0,50 3 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 16 34 7,50 8 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe bAdaBeEaC cbecDBaadEdbcdbe    

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EbABdDdCcb*     EbBe

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik aD          b       

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen dbC  c     b   da   

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 18 23

Türkçe 30 7 18 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 3 0
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 8 35

Tarih-1 8 5 3 63

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 0 3 0

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 2 5

Matematik-1 20 1 2 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED E KUL 853 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 11 -0,75 -3 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 1 4,75 59 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 1 0,75 11 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 2 -0,50 -3 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 11 19 6,25 7 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe bEcbbBdbb                 bdce

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EAB DeC      eBEcBdC

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik cb                  

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen          d  c       

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 11 7

Türkçe 30 2 11 7

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 0 0
Tiyatro 2 0 0 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 9 4 45

Tarih-1 8 5 1 63

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 1 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 0 2 0

Matematik-1 20 0 2 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 0 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÖZALP 855 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,675 195,500 18 123 123 123 1467

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 11 4,25 14 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 3 3,25 41 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 2 1,50 21 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 5 0,75 4 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 21 30 13,50 15 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe CAEBBD   a  daedD eb  c   a cc

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEeBbDc B A c eddDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik Eae  de  A  e       

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen AeebcDe b    *  D   

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 11 23

Türkçe 30 7 11 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 0 33
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 9 7 45

Tarih-1 8 4 3 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 2 2 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 5 10

Matematik-1 20 2 5 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI SEZGİN 857 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
108,135 195,500 31 201 201 201 1984

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 21 3,75 13 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 7 -0,75 -9 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 11 -0,75 -4 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 17 59 2,25 3 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe cdBCDBadaedbdcceaeaADEBdcdacEb

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal bAccaedbbdacbeBdadBa

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aD a  dbb  dac ceb A

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen    ca bc daeea BDCb 

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 21 30

Türkçe 30 9 21 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 3 17 15

Tarih-1 8 1 7 13

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 1 6 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 11 10

Matematik-1 20 2 11 10

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 2 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen 20 3 10 15

Fizik 7 0 3 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 6 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
NERMİN AKSONGUR 860 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,505 195,500 7 41 41 41 1024

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 2 3,50 44 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 3 0,25 4 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 7 -1,75 -9 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 30 29 22,75 25 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe AEBCDBECEAc eaBe eaA dBccECdE 

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EABdD e  cCc e EDBB 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aa        d   ee c c

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen   bA   E ebcA cBcC e

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 9 5 45

Tarih-1 8 4 2 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 3 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 0 7 0

Matematik-1 20 0 7 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 1 1 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
NERMİN EREN 43 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,785 195,500 2 11 11 11 660

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 7 1 6,75 84 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 4 7 2,25 11 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 40 38 30,50 34 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe AEBCDBEdEeaCcadDeeaAeEBbAbCbcC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EABEDbCEEAdcbeBEDaBb

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aDAE eec       eeDa 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen eebAdcDEBbCecdE e E 

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 14 53

Türkçe 30 16 14 53

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 13 7 65

Tarih-1 8 7 1 88

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 4 43

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 4 7 20

Matematik-1 20 4 7 20

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 7 10 35

Fizik 7 2 5 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya 7 3 4 43

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 1 33

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMÜR BAZ 912 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
122,565 195,500 27 184 184 184 1855

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 15 1,25 4 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 0 3,00 38 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 2 -0,50 -7 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 1 -0,25 -1 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 11 21 5,75 6 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe CddaaD  daeab  acaeEAe  Cc    

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEA       bd    d BB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik    c                

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen A   a c             

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 15 17

Türkçe 30 5 15 17

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 1 0 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 3 25

Tarih-1 8 3 0 38

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 0 2 0

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 0 1 0

Matematik-1 20 0 1 0

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAKİR DİNLER 864 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
165,530 195,500 15 86 86 86 1316

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 6 7,50 25 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 2 3,50 44 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 1 2,75 39 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 4 -1,00 -5 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 22 21 16,75 19 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe AEBCDc   e    dD   A    c bdEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal E BEDb c A c CBEDBBb

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik ae   e         e    

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen eebAdc b Cd         

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 6 30

Türkçe 30 9 6 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 0 0 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 11 4 55

Tarih-1 8 4 2 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 3 1 43

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 0 4 0

Matematik-1 20 0 4 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 1 5 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SAMİ TAŞAR 1130 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 22 1,50 5 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 4 1,00 13 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 5 -1,25 -18 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 3 11 0,25 1 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 13 -1,25 -6 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 16 61 0,75 1 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe AEdeecadbdaCBadaabbcDbBEdcabd 

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal c aEcAb d a caddb B 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik bebc ceA b ac ca Dad

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen CacbeaDbadbdA ceaCac

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 22 23

Türkçe 30 7 22 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 3 11 15

Tarih-1 8 2 4 25

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 0 5 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 2 13 10

Matematik-1 20 2 13 10

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 1 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 2 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 4 15 20

Fizik 7 2 5 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya 7 1 5 14

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA ÇELİK 102 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,570 195,500 12 69 69 69 1207

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 1 3,75 47 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 3 0,25 4 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 2 0,50 3 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 25 27 18,25 20 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe CAEBBDEECdAaCe Beaea  cBbcce  

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal  EAB D e  cCc e EDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik          c  e      B

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen    b  dcE b  bBceca 

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 1 0
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 9 4 45

Tarih-1 8 4 1 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 1 3 14

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 2 5

Matematik-1 20 1 2 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 9 10

Fizik 7 0 2 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL ÇELİK 989 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,090 195,500 8 49 49 49 1098

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 6 1 5,75 72 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 5 -0,25 -4 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 2 1,50 8 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 26 23 20,25 23 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe AEBCDBdCbAb abBD baA EBcAE cE 

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal bABED CEd dcbbBEcddb

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik bD d D              

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen ed                  

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 9 53

Türkçe 30 16 9 53

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 10 40

Tarih-1 8 6 1 75

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 1 5 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 2 10

Matematik-1 20 2 2 10

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 2 0

Fizik 7 0 2 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR IŞIK 866 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,470 195,500 4 22 22 22 847

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 15 10,25 34 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 4 2 3,50 50 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 4 5 2,75 14 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 35 37 25,75 29 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe CAEBBD ECaAbbBeBeaeEAcaBacdbbc

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEABceEdB bCEbCbEDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EaDA  e ed  e     D 

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen db b a Bbd C dBbbDeb

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 15 47

Türkçe 30 14 15 47

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 13 6 65

Tarih-1 8 5 3 63

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 4 2 57

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 4 5 20

Matematik-1 20 4 5 20

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 2 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 0 4 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Katılar 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ AKTOĞA 867 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,050 195,500 25 180 180 180 1835

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 20 -1,00 -3 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 7 -1,75 -25 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 3 16 -1,00 -5 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 7 7 5,25 26 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 18 51 5,25 6 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe  dabDBabEed dcdbDbe  ae ecab a

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal cbeaDAecdbdbcaebecB 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik bDAECDbA Ce b a ec  

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen ebEcadb Bd BcE      

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 20 13

Türkçe 30 4 20 13

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 3 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 1 0
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 3 16 15

Tarih-1 8 2 6 25

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 0 7 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 7 7 35

Matematik-1 20 7 7 35

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 2 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 2 0 67
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 8 20

Fizik 7 1 6 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 0 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ERTUŞ 865 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
102,890 195,500 32 203 203 203 2010

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 12 1,00 3 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 2 1,50 19 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 5 -0,25 -4 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 13 -1,25 -6 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 12 44 1,00 1 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe bbdaceEbaabD  c D  Ec         

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal caAB    aaAad e d aa

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik b cbdCbc bada  dee B

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen d dE DccaBceab      

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 12 13

Türkçe 30 4 12 13

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 0 5 0
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 1 0 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 3 10 15

Tarih-1 8 2 2 25

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 5 14

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 13 10

Matematik-1 20 2 13 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 2 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 9 15

Fizik 7 2 3 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SUDE TÜRKOĞLU 872 09A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
120,995 195,500 29 187 187 187 1876

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 35 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 16 4,00 13 5,74 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 5 1,75 22 3,23 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 3 2,25 32 1,01 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,85 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 6,09 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 10 -2,50 -13 0,33 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,57 0,40 1,07

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,35 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,26 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,17 1,14 2,75

Toplam: 90 17 45 5,75 6 13,29 13,31 21,90

TYT Türkçe ccdCD ce cEaecec Ab  caE dCdEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal cdaaDAbEEACdba Eade 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik acdbecbcad          

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen CaddeaabdC          

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 16 27

Türkçe 30 8 16 27

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 1 0
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 7 11 35

Tarih-1 8 3 5 38

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 3 43

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 0 10 0

Matematik-1 20 0 10 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 8 10

Fizik 7 1 6 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ADANIR MEVLÜT 863 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,505 195,500 3 16 16 16 753

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 6 1 5,75 72 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 2 2,50 36 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 6 4 5,00 25 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 34 27 27,25 30 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe cEBbDc CEAECeDBD AaA aBbAcebce

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EbBED CE A EbbBEcBBe

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik DDAEecdA      B   a 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen bCcb e     a   e    

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 2 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 12 5 60

Tarih-1 8 6 1 75

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 2 43

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 6 4 30

Matematik-1 20 6 4 30

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 1 4 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ARZUHAN ARSL* 874 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,085 195,500 12 92 92 92 1346

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 18 4,50 15 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 6 2 5,50 69 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 4,77 5,33 7,47

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 24 32 16,00 18 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe becBdeEcddba e aeaAEA EBCcbbbE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EdABeDECB eeEbebEDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Fen A      e d C  dbaDea

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 18 30

Türkçe 30 9 18 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 2 0 100
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 12 7 60

Tarih-1 8 6 2 75

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 4 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 1 0 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERİTAN ABAY 999 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,080 195,500 13 97 97 97 1362

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 16 4,00 13 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 4 2,00 25 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 4 3 3,25 46 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 5 5 3,75 19 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 24 36 15,00 17 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe bccBdcEaCdAb a BDaAcd bdd   cE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal cEABdca BEbCcDdbdbac

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik dceACCDdbA          

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen db  B  c BAC        

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 16 27

Türkçe 30 8 16 27

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 2 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 20 7 12 35

Tarih-1 8 3 4 38

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 4 3 57

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 5 5 25

Matematik-1 20 5 5 25

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 2 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BULUT ESRUĞİN 875 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,260 195,500 15 120 120 120 1450

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 5 1,75 22 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 2 1,50 21 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 6 8 4,00 20 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 23 39 13,25 15 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe cEBCDaE  eEaa aDa aA   bA b  d

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal aABcecdE AeE e     a

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik abAECDacEad c  a  B 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen eeEbedbE  bcdcEc   a

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 11 30

Türkçe 30 9 11 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 5 8 25

Tarih-1 8 3 5 38

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 2 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 6 8 30

Matematik-1 20 6 8 30

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 2 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 2 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen 20 3 12 15

Fizik 7 1 6 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ELPEZE 879 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,380 195,500 19 132 132 132 1532

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 0 1,00 13 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 3 0,25 4 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 4 4 3,00 15 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 19 29 11,75 13 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe CcEBaD  eEe  a aDa  A b dA b  

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal   A     e eeE  aaDBe

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EabAaCD  c          

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen Aee d BcE d cbc a   

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 10 27

Türkçe 30 8 10 27

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 6 20

Tarih-1 8 1 0 13

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 3 14

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 4 4 20

Matematik-1 20 4 4 20

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 9 15

Fizik 7 2 3 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 4 14

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA BASUT 881 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,685 195,500 27 173 173 173 1800

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 20 3,00 10 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 5 0,75 9 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 4 3 3,25 46 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 2 -0,50 -3 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 17 40 7,00 8 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe ecBbedcdEbd eaae AaADaeEccbcEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal ceaE ebEaAdEbCBEDdcb

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik eb                  

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen    e       e  bdDeaa

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 20 27

Türkçe 30 8 20 27

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 8 11 40

Tarih-1 8 2 5 25

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 4 3 57

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 0 2 0

Matematik-1 20 0 2 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 0 1 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞAN YILDIRIM İIEMİ 1005 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,165 195,500 14 113 113 113 1435

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 16 5,00 17 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 1 2,75 39 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 6 7 4,25 21 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 22 34 13,50 15 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe CcEBaD ceEeD aaaaac A b dAbbdE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal cEeBcecdB AC a      

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EabAaCDEbcCd c      

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen eC        Ae     ea 

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 16 30

Türkçe 30 9 16 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 5 7 25

Tarih-1 8 2 6 25

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 3 1 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 6 7 30

Matematik-1 20 6 7 30

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 2 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 1 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KAPLAN 882 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,265 195,500 8 36 36 36 975

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 12 12,00 40 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 2 4,50 56 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 2 2,50 36 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 2 0,50 3 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 29 23 23,25 26 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe CAEBBe  edAD abBDacaADEdCAdecE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EdbB DECB A EbeCEcBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik E c   b             

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen b C da     e        

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 12 50

Türkçe 30 15 12 50

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 12 5 60

Tarih-1 8 5 2 63

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 2 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 2 5

Matematik-1 20 1 2 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TAŞAR 884 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,415 195,500 16 124 124 124 1469

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 1 0,75 9 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 4 -1,00 -14 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 0 1,00 5 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 17 14 13,50 15 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe CcEBaDbE EADCe BD        Ac bE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal  E c    e ca e      

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik     C               

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen bd    BB a          

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 0 33
Tiyatro 2 0 0 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 20 1 5 5

Tarih-1 8 1 1 13

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 0 4 0

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 1 0 5

Matematik-1 20 1 0 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

Katılar 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
EY* L KEZER 885 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,745 195,500 4 17 17 17 761

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 11 10,25 34 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 7 0 7,00 88 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 1 2,75 39 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 5 3 4,25 21 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 34 27 27,25 30 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe cEBbDc dEAE eDBD AaA a bAdeb C

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EABED CE A E eBEcBBe

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik  c E DCA     a   Da 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen b cbBeb eCbB a e  d 

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 11 43

Türkçe 30 13 11 43

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 13 3 65

Tarih-1 8 7 0 88

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 1 43

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 5 3 25

Matematik-1 20 5 3 25

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 10 15

Fizik 7 1 5 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
FERMAN  GND 0 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,590 195,500 2 14 14 14 733

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 3 1,25 18 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 5 4 4,00 20 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 35 27 28,25 31 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe AEabDB CEeE a BDebaA EBcdECbEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EAccDbeE cd DeBEDBBe

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik DDAEdcdA b          

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen bCcbBe  BC        b 

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 10 8 50

Tarih-1 8 4 4 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 3 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 5 4 25

Matematik-1 20 5 4 25

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 1 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 2 4 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE AVCI 941 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,455 195,500 26 166 166 166 1752

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 16 3,00 10 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 13 -1,25 -6 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 21 51 8,25 9 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe bcbaded d AeC baDd aAb BdA  cE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal dcABAeEbBEdCcbdCae a

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik c ebe caeAd  bcB dae

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen ed a cBcb bCEd aDa d

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 16 23

Türkçe 30 7 16 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 0 5 0
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 20 8 11 40

Tarih-1 8 4 4 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 3 4 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 13 10

Matematik-1 20 2 13 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 2 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 4 29

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL GENÇ 891 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,125 195,500 1 13 13 13 726

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 16 6,00 20 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 3 1,25 18 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 6 3 5,25 26 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 4 0 4,00 57 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 36 30 28,50 32 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe bAEaBDb CEea aeBeaeEd cBCdbad 

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal cEABbDEeB cd DeeEDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik ED AdCD bA b        

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen AaCde BBEB C    bD E

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 16 33

Türkçe 30 10 16 33

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 2 0
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 11 7 55

Tarih-1 8 5 3 63

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 2 3 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 6 3 30

Matematik-1 20 6 3 30

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 1 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 4 45

Fizik 7 3 3 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 4 0 57

Katılar 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA SAYIN 0 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,480 195,500 10 47 47 47 1078

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 18 4,50 15 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 7 8 5,00 25 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 31 43 20,25 23 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe bAEaBcb dEeb aeBeabEd cBCdEadc

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal cEAcbDEeB cdcDeeEDBc

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik dceACCDdbAddDDd     

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen AaCdeDacbB C     D b

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 18 30

Türkçe 30 9 18 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 2 0
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 9 10 45

Tarih-1 8 4 4 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 2 4 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 7 8 35

Matematik-1 20 7 8 35

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 2 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 2 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 3 4 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HASRET DURMAZ 895 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,015 195,500 23 146 146 146 1600

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 12 4,00 13 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 0 1 -0,25 -3 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 2 -0,50 -7 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 2 1,50 8 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 16 21 10,75 12 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe CcEdae  C A  d  a caA c Cc abE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal d           cb  EDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik   D   D  c         a

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen b   BD     C  c a b 

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 12 23

Türkçe 30 7 12 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 4 3 20

Tarih-1 8 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 0 2 0

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 2 10

Matematik-1 20 2 2 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 2 1 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNNİSA ATİLLA 897 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
117,335 195,500 28 193 193 193 1916

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 14 -1,50 -5 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 3 2,25 28 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 5 -1,25 -18 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 4,77 5,33 7,47

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 12 30 4,50 5 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe daB e   c   e  e  ad a cAb bad

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal c BcD eE b ceeeEDBa 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Fen   EAB   cb ce  ded D

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 14 7

Türkçe 30 2 14 7

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 3 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 2 0
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 6 9 30

Tarih-1 8 3 3 38

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 0 5 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Fen 20 4 7 20

Fizik 7 3 0 43

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 4 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
İDRİS ADANIR 898 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
101,695 195,500 29 205 205 205 2019

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 26 -2,50 -8 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 5 -0,25 -3 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 3 0,25 4 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 3 11 0,25 1 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 3 7 1,25 6 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 14 55 0,25 0 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe cccCecceEcdaacccccCcedcbbcadcC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal bdd cbC  Ad ab  bccC

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik a bc  C b C b B d c 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen CbbdB  dc CccadBc b 

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 26 13

Türkçe 30 4 26 13

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 3 0
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 3 11 15

Tarih-1 8 1 5 13

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 3 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 7 15

Matematik-1 20 3 7 15

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 2 3 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 5 14

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
İŞCAN MESUT 231 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
144,960 195,500 21 143 143 143 1575

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 12 10,00 33 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 7 -1,75 -25 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 3 4 2,00 10 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 23 49 10,75 12 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe CcEBcD  dEAD e BDaAaAcbB Acebd

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal cabdcaECcbeadbdaEDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EcDAdec             

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen bebdcaecbeeacbdaeDbd

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 12 43

Türkçe 30 13 12 43

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 6 14 30

Tarih-1 8 2 6 25

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 0 7 0

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 4 15

Matematik-1 20 3 4 15

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 19 5

Fizik 7 0 7 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 7 0

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADER ALP 899 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,180 195,500 9 42 42 42 1038

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 6 1 5,75 72 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 0 2,00 29 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 3 0,25 1 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 28 25 21,75 24 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe CAEBBD  bdA  abBDacaADEddAdecE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEbB DEC  A E   EcBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik E c   b   b         

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen b C da    be   db dE

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 12 47

Türkçe 30 14 12 47

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 11 2 55

Tarih-1 8 6 1 75

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 0 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 3 5

Matematik-1 20 1 3 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 8 10

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALT 902 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,645 195,500 7 28 28 28 911

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 15 7,25 24 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 4 3 3,25 46 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 6 7 4,25 21 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 33 35 24,25 27 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe AEdCDdcCEbECecaDDca  a  Abbbcd

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EABbeAeEEbecDCBEDBaC

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik abAECDac    DbcDa   

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen b c B  EaCbc     d  

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 15 37

Türkçe 30 11 15 37

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 0 33
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 13 7 65

Tarih-1 8 5 3 63

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 4 3 57

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 6 7 30

Matematik-1 20 6 7 30

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 2 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 1 33
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 1 2 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMETSAKİN UZUNBAY 903 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 0 8 -2,00 -25 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 7 -1,75 -25 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 0 20 -5,00 -25 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 20 -5,00 -25 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 10 80 -10,00 -11 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe AcBeacbedcabecBDacebDbedAcebda

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal bcebadbcaebdcaaaadcb

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik ebcdabecdabdcbdaeeab

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen dbcAaeedBaCebacBedac

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 24 20

Türkçe 30 6 24 20

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 0 20 0

Tarih-1 8 0 8 0

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 0 7 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 0 20 0

Matematik-1 20 0 20 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 1 6 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHTAP BULUT 904 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
95,055 195,500 30 208 208 208 2038

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 7 1,25 4 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 0 6 -1,50 -19 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 4 -1,00 -14 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 0 13 -3,25 -16 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 6 -1,50 -8 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 7 31 -0,75 -1 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe ee e Dd   A           Ed    db

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal ccdac  e  eebb  d da

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik  e c    de       de 

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen  C Eda   ceC  d D   

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 7 10

Türkçe 30 3 7 10

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 3 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 0 0
Tiyatro 2 1 0 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 0 13 0

Tarih-1 8 0 6 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 0 4 0

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 0 6 0

Matematik-1 20 0 6 0

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 2 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 4 5 20

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK BARIŞ 905 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,285 195,500 5 23 23 23 855

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 9 13,75 46 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 6 1 5,75 72 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 2 1,50 21 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 5 0,75 4 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 31 21 25,75 29 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe CAEBBD c EAD e BDabaA bBCAcecE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEbB DEC  A Ebe EDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik E c   b ec        Da

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen b C da     e        

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 9 53

Türkçe 30 16 9 53

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 12 3 60

Tarih-1 8 6 1 75

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 2 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 5 10

Matematik-1 20 2 5 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 2 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ERKUN 325 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,160 195,500 22 145 145 145 1598

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 18 7,50 25 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 5 1,75 22 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 18 -2,50 -13 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 27 62 11,50 13 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe adbceabdCEADCebBDaAceacBdAECdb

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal aEcBdeaCdbeacDbaEDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik aecbdacEbdaCebdaceba

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen AeCadbeedBA ceacDbea

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 18 40

Türkçe 30 12 18 40

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 0 5 0
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 2 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 8 3 5 38

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 1 6 14

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 18 10

Matematik-1 20 2 18 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 2 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 5 14 25

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 4 29

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜL AVCI 908 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,930 195,500 20 135 135 135 1538

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 5 -0,25 -3 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 2 1,50 21 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 7 -0,75 -4 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 21 34 12,50 14 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe CAEBBDd eb   a  a  cd EcCb abE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal  adBce eB c  bCCED c

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik d c decb A   a      

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen eC     B eAe bdEaDaa

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 11 30

Türkçe 30 9 11 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 2 0
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 6 8 30

Tarih-1 8 1 5 13

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 2 2 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 7 5

Matematik-1 20 1 7 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 1 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Katılar 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN KORKMAZ 909 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 17 7,75 26 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 7 -0,75 -9 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 4 15 0,25 1 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 4 16 0,00 0 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 14 -2,50 -13 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 21 62 5,50 6 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe CAccdeEbabAc BecaCbcAcEBCdbCdE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal abecbcbCadbCbcbCbc B

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik acDbabadedeabDEdAdbd

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen Abababdedecedad     

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 17 40

Türkçe 30 12 17 40

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 4 15 20

Tarih-1 8 1 7 13

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 1 6 14

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 4 16 20

Matematik-1 20 4 16 20

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 2 1 67
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 1 14 5

Fizik 7 1 6 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 7 0

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SERDAR YALÇIN 913 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,250 195,500 6 27 27 27 906

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 15 8,25 28 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 3 1,25 18 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 6 5 4,75 24 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 33 34 24,50 27 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe AcabDB CbeE aaBDecad EBcdbCdEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EAccDbeE cd DeBEDBBe

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik DDAEdcdA bdC        

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen aCdABe  BCd c     b 

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 15 40

Türkçe 30 12 15 40

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 10 8 50

Tarih-1 8 4 4 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 3 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 6 5 30

Matematik-1 20 6 5 30

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 1 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 0 33
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 6 25

Fizik 7 3 3 43

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SILA HAMARAT 914 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,570 195,500 24 155 155 155 1691

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 5 1,75 22 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 10 -1,50 -8 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 22 50 9,50 11 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe cadCeBcecAddaDBcbAaADadEAdebEd

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal cABaDbbcEAbdDecaDBde

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aDccb   da  e a c  e

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen Ca ce b eb c E e   a

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 19 37

Türkçe 30 11 19 37

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 8 12 40

Tarih-1 8 3 5 38

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 3 4 43

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 10 5

Matematik-1 20 1 10 5

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 2 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 2 9 10

Fizik 7 1 4 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 2 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM ADSAN 916 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,905 195,500 11 82 82 82 1296

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 13 10,75 36 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 4 1,00 5 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 27 41 16,75 19 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe cEBCeB e Ad aDBDbcaADadEAdebEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal aABaDeCdabebaeBEbBB 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik  c Eab           cB 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen bbdbece ad ceb BDC a

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 13 47

Türkçe 30 14 13 47

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 8 11 40

Tarih-1 8 4 4 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 1 6 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 2 4 10

Matematik-1 20 2 4 10

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen 20 3 13 15

Fizik 7 0 7 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 5 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
SOSIN ÖZPI AR 917 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
132,500 195,500 25 163 163 163 1741

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 10 4,50 15 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 4 1,00 13 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 3 0,25 1 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 16 31 8,25 9 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe Ac CDB  d b a  a   d c Eb abEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal adBEc e  ceabCBE dc 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik  c  dc A            

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen C  ed  bdea   E cC e

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 10 23

Türkçe 30 7 10 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 1 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 2 0
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 5 10 25

Tarih-1 8 2 4 25

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 2 4 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 1 3 5

Matematik-1 20 1 3 5

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 8 15

Fizik 7 1 2 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 4 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ BALTAŞ 918 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,910 195,500 17 128 128 128 1511

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 1 0,75 9 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 3 -0,75 -11 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 4 6 2,50 13 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 19 27 12,25 14 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe dEBCDdE  AE  D D  eA d  cdabEb

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal E  d     c cc   aBa 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aDAa D c    D   dca 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen e  bB a dC     c   a

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 9 37

Türkçe 30 11 9 37

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 2 6 10

Tarih-1 8 1 1 13

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 4 6 20

Matematik-1 20 4 6 20

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 0 33
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 1 3 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA GÜNTAÇÇ 919 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,815 195,500 18 130 130 130 1525

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 3 0,25 3 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 3 0,25 4 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 5 6 3,50 18 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 20 33 11,75 13 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe cEBCDa e eE a aD  aA   bA b  d

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal aAc   d  eeE  e DB a

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik abAECDac  C    b   d

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen eeEbBd E  bcdc c   a

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 10 27

Türkçe 30 8 10 27

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 7 20

Tarih-1 8 1 3 13

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 3 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 5 6 25

Matematik-1 20 5 6 25

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 2 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 10 15

Fizik 7 2 4 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 4 14

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 2 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLAY BUDAK 920 09B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 23 -1,75 -6 6,30 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 5 0,75 9 2,08 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 5 -0,25 -4 0,86 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,83 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 3 15 -0,75 -4 4,77 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 10 -1,50 -8 1,53 1,06 3,29

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,55 0,40 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,44 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,13 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 1,11 1,14 2,75

Toplam: 90 11 57 -3,25 -4 13,62 13,31 21,90

TYT Türkçe cbab aEddbdbdbdaDbC aceEc bbdd

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal ac EcdbEcAbd bcaceab

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik  e bd d  b ead c b A

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen d cAc aE a d aE b d 

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 23 13

Türkçe 30 4 23 13

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 0 4 0
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 2 0
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 3 15 15

Tarih-1 8 2 5 25

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 1 5 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 10 5

Matematik-1 20 1 10 5

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen 20 3 9 15

Fizik 7 1 4 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
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Öğrenci Numara Sınıf
AZAT KONUK 57 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 20 4,00 13 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 7 -0,75 -9 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 7 -1,75 -25 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 18 -2,50 -13 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 18 70 0,50 1 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe CAcceabcCdA edeBDacEdDdcbedCed

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal acb*daEbacdecbdCEa*d

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik bbacbecddceaDbbadBba

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen ebaceDBedcebbeca DeE

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 20 30

Türkçe 30 9 20 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 3 17 15

Tarih-1 8 1 7 13

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 0 7 0

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 18 10

Matematik-1 20 2 18 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen 20 4 15 20

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 7 0

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN EROL 926 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,830 195,500 29 165 165 165 1750

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 18 0,50 2 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 7 -0,75 -9 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 6 11 3,25 16 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 3 3 2,25 32 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 21 53 7,75 9 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe bcBbeBcCdc   acebbad aB cc eE 

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal aeBdcbddEcebeaedDBaa

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aDcdCDecc dCbEcD bc 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen Cb c  cceC cAEE  bEc

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 18 17

Türkçe 30 5 18 17

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 2 0
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 16 20

Tarih-1 8 1 7 13

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 1 6 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 6 11 30

Matematik-1 20 6 11 30

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 2 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 2 1 67
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 6 8 30

Fizik 7 1 3 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 2 33

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERİTAN AKSOY 927 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,820 195,500 14 83 83 83 1298

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 5 -0,25 -3 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 3 -0,75 -11 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 4 7 2,25 11 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 24 30 16,50 18 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe dEBbDcEdEA    BD  aA EBEAbbcEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal beBda b  dbc    DBB 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aa E D A  C cbaa  a 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen e b d     b b  Ba  e

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 8 50

Türkçe 30 15 8 50

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 2 0 100
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 4 8 20

Tarih-1 8 1 5 13

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 4 7 20

Matematik-1 20 4 7 20

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 2 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 0 3 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 2 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BİRGÜL ŞENGÜL 928 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,925 195,500 12 65 65 65 1174

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 4 2,00 25 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 2 2,50 36 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 4 1,00 5 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 27 33 18,75 21 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe CcEBBD cddA  eceDabEAaaBCAbe E

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EddBeeE B cC DadEDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik bccAC c             

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen baeEdDc      be   ad

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 13 43

Türkçe 30 13 13 43

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 10 7 50

Tarih-1 8 3 4 38

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 3 2 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 4 10

Matematik-1 20 2 4 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 9 10

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 3 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAM İNB* U 929 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,150 195,500 19 105 105 105 1412

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 9 3,75 13 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 2 3,50 44 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 3 0,25 4 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 8 7 6,25 31 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 21 30 13,50 15 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe cca eaE EAEda   e       A C * 

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal E BbDc E   dbeBEb ab

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik bDAECDeAEaCdac c    

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen addA  a  d c        

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 9 20

Türkçe 30 6 9 20

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 0 4 0
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 0 0
Tiyatro 2 0 0 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 6 8 30

Tarih-1 8 4 2 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 1 3 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 8 7 40

Matematik-1 20 8 7 40

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 2 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 2 1 67
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 1 4 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞR* YALÇIN 931 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,120 195,500 16 96 96 96 1361

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 7 4,25 14 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 6 1 5,75 72 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 5 -1,25 -18 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 6 0,50 3 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 2 0 2,00 29 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 21 22 15,50 17 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe bcdB  E  EA   e Da    c     bE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEAB DEee eec e EDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik b   bdc  AC  ea     

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen bC     B B    c e   

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 7 20

Türkçe 30 6 7 20

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 3 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 0 33
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 20 10 6 50

Tarih-1 8 6 1 75

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 0 5 0

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 6 10

Matematik-1 20 2 6 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 2 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Katılar 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN ÖZEL 933 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,905 195,500 13 75 75 75 1223

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 11 7,25 24 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 1 3,75 47 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 2 0,50 7 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 3 0 3,00 15 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 22 18 17,50 19 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe  EB  acd eECeccD baADEB c  cE 

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EAB D e  b  a BEeBa 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik    E D A            

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen    A      d       Eb

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 11 33

Türkçe 30 10 11 33

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 0 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 3 0 100
Tiyatro 2 1 0 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 5 35

Tarih-1 8 4 1 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 2 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 3 0 15

Matematik-1 20 3 0 15

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 1 0 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK BAZ 934 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
253,585 195,500 1 1 1 1 351

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 8 19,00 63 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 6 2 5,50 69 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 3 1,25 18 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 8 6 6,50 33 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 2 1 1,75 25 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 45 29 37,75 42 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe AEBCDBE EeECeaaDDbaAaEBbAECAEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal bABEDcCEcc c CBEDBBC

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aDAECDCA  a  a eeeB 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen    bBcbE Cb   cceedb

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 8 70

Türkçe 30 21 8 70

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 13 5 65

Tarih-1 8 6 2 75

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 3 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 8 6 40

Matematik-1 20 8 6 40

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 2 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen 20 3 10 15

Fizik 7 1 3 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 6 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ADANIR 935 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,480 195,500 18 103 103 103 1389

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 3 3,25 41 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 2 0,50 7 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 3 5 1,75 9 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 1 4 0,00 0 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 11 0,25 1 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 24 37 14,75 16 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe CdEaBDE daca e BDaAEA c acb dE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EbAe DbCB c c  bdeBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik bb A  D  A ae   b   

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen ba  caBcad C bccbD  

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 13 37

Türkçe 30 11 13 37

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 20 7 8 35

Tarih-1 8 4 3 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 1 2 14

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 5 15

Matematik-1 20 3 5 15

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 11 15

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 4 14

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESAT SANCAR 938 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,065 195,500 20 106 106 106 1414

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 8 2,00 7 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 2 3,50 44 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 3 2,25 32 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 6 3 5,25 26 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 20 26 13,50 15 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe Cccaae E EA d e              c

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal bE BcDE B ACdbebEDBe

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EbDAe DE  aC        

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen cadd a  aa d        

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 8 13

Türkçe 30 4 8 13

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 0 0
Tiyatro 2 0 0 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 10 7 50

Tarih-1 8 4 2 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 3 3 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 6 3 30

Matematik-1 20 6 3 30

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 8 0

Fizik 7 0 5 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR EREZ 939 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
131,270 195,500 30 167 167 167 1755

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 22 1,50 5 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 5 3 4,25 21 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 2 5 0,75 11 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 21 56 7,00 8 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe dEcdDBaebbd abeeeeaAebaEcEddEe

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EcBdeedbEbddDeBcDdce

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aeAEdD A       D    

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen adddedbbeCeebEaaDbda

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 22 23

Türkçe 30 7 22 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 6 14 30

Tarih-1 8 2 6 25

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 3 4 43

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 5 3 25

Matematik-1 20 5 3 25

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 0 7 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
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Öğrenci Numara Sınıf
HACER EYLÜL ADANIR 278 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,880 195,500 32 185 185 185 1868

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 19 -0,75 -3 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 3 1,25 16 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 3 -0,75 -11 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 4 13 0,75 4 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 1 4 0,00 0 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 18 50 5,50 6 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe ddBbcecbd Edc dcbbaADba cc    

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal  Ae Dce c b  d E BB 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik ac ddDeA  dCacBeabad

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen CCE eccaBab  cEcabdb

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 19 13

Türkçe 30 4 19 13

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 6 25

Tarih-1 8 2 3 25

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 0 3 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 4 13 20

Matematik-1 20 4 13 20

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 2 33
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 5 12 25

Fizik 7 3 3 43

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAŞİM AKTAŞ 942 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,265 195,500 7 50 50 50 1111

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 17 5,75 19 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 4 2,00 25 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 6 5 4,75 24 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 30 42 19,50 22 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe  AcBcDEcCdcaCe BDaeaA ddeAbecb

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal baAB ecCBdACcbeCEcBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EbDAC DbbAea        

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen bCCcceBecddeEb    b 

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 17 33

Türkçe 30 10 17 33

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 1 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 10 9 50

Tarih-1 8 3 4 38

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 4 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 6 5 30

Matematik-1 20 6 5 30

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 2 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 3 4 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 6 14

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAVVA METE 943 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,700 195,500 24 116 116 116 1444

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 19 2,25 8 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 1 2,75 39 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 4 6 2,50 13 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 23 38 13,50 15 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe CccdBed bdAc acdeaAEAcad Ad cc

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EbdBcDEeB b ED bEDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EeeA  D d   D    dcd

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen dadEcae b           

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 19 23

Türkçe 30 7 19 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 11 6 55

Tarih-1 8 4 4 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 3 1 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 4 6 20

Matematik-1 20 4 6 20

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 1 6 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 1 0

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR İŞCAN 946 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,655 195,500 11 61 61 61 1144

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 16 8,00 27 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 5 1,75 22 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 5 8 3,00 15 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 2 3 1,25 18 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 31 47 19,25 21 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe CAEBBed baAbCaDaDeecA EdbccddE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal cEcBceEeBdcecDeCcDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EaeA  D dA bDc   dbd

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen dadEcaeBbe C dBcb Cd

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 16 40

Türkçe 30 12 16 40

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 9 11 45

Tarih-1 8 3 5 38

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 2 5 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 5 8 25

Matematik-1 20 5 8 25

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 1 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 5 12 25

Fizik 7 1 6 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Katılar 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR IŞIK 947 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,425 195,500 3 10 10 10 650

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 7 1 6,75 84 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 2 1,50 21 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 5 6 3,50 18 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 37 27 30,25 34 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe AEBCeBEdEAca DBD  aA EBcd CeE 

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EABEDcCEbA c C EcBBd

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik bDAE D c  a    ea Bb

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen  C bB bd eda   Be Eb

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Türkçe 30 16 8 53

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 12 5 60

Tarih-1 8 7 1 88

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 2 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 5 6 25

Matematik-1 20 5 6 25

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen 20 4 8 20

Fizik 7 2 2 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
İSMAİL SEÇKİN 948 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,030 195,500 15 93 93 93 1347

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 9 4,75 16 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 2 3,50 44 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 4 -1,00 -14 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 8 9 5,75 29 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 2 2 1,50 21 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 23 32 15,00 17 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe cca eaE EAEda   eA      A C d 

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal E BcDe E d cba Eb  b

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aDbECD AEaddcaBDa a 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen addA  aaBeC         

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 9 23

Türkçe 30 7 9 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 0 4 0
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 0 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 0 0
Tiyatro 2 0 0 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 8 25

Tarih-1 8 4 2 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 0 4 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 8 9 40

Matematik-1 20 8 9 40

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 2 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 2 1 67
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 1 4 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADER KATAN 1097 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,450 195,500 23 111 111 111 1433

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 18 1,50 5 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 2 4,50 56 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 3 2,25 32 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 4 8 2,00 10 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 25 44 14,00 16 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe CeEBBc cbEea aceeaebAec ec  e 

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal  EABeDcCBbACbb  dD B

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EacA  c d Cb c  ec B

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen dCdEcceBbd b  BcaDed

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 18 20

Türkçe 30 6 18 20

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 10 6 50

Tarih-1 8 5 2 63

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 3 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 4 8 20

Matematik-1 20 4 8 20

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 1 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 5 12 25

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Katılar 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 4 33

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA İSTEK 949 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,950 195,500 22 109 109 109 1428

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 12 6,00 20 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 4 0,00 0 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 4 7 2,25 11 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 1 2 0,50 7 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 23 36 14,00 16 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe ccdCDB bdAd ac e AbA E aAd  E 

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal bdBEDceE becDe EDaBb

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik eeAE D   d  c  Ddcd 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen adE ecabeC          

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 12 30

Türkçe 30 9 12 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 10 40

Tarih-1 8 4 4 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 1 4 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 4 7 20

Matematik-1 20 4 7 20

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 1 5 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
M MÜBAREK TURAN 951 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,205 195,500 28 159 159 159 1718

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 12 3,00 10 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 2 3,50 44 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 4 -1,00 -14 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 3 6 1,50 8 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 2 1 1,75 25 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 16 30 8,50 9 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe Cccaae E EA dae  a  e    A Cdd

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal cE BeDE a  d ad  b  

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EbD  d b Adac       

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen  add D   B e Ce     

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 12 20

Türkçe 30 6 12 20

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 1 0
Tiyatro 2 0 0 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 4 7 20

Tarih-1 8 4 2 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 0 4 0

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 3 6 15

Matematik-1 20 3 6 15

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 1 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 1 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET CANER ORHAN 270 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,675 195,500 17 102 102 102 1387

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 16 10,00 33 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 7 -0,75 -9 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 7 -1,75 -25 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 6 14 2,50 13 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 30 60 15,00 17 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe AacdecECEAECBadabACeeEBbdbCAae

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal bcBaaedcdbdbcbdaedBC

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik bDcEbebAdCdbaddbdcBA

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen dedecBDadebBbdaBDCEa

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 16 47

Türkçe 30 14 16 47

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 2 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 3 0
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 3 17 15

Tarih-1 8 1 7 13

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 0 7 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 6 14 30

Matematik-1 20 6 14 30

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 2 1 67
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen 20 7 13 35

Fizik 7 2 5 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya 7 1 6 14

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ENES ÇİFTÇİ 1123 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,470 195,500 26 141 141 141 1570

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 15 7,25 24 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 5 -0,25 -3 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 5 2 4,50 64 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 3 17 -1,25 -6 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 26 57 11,75 13 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe AcBCDBECabbaaaBD eaAebaEb  dc 

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal cbBba b EACceCBdDBce

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aedEecbcddaeDcacBbad

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen bdddBcDdcebeedaBDd b

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 15 37

Türkçe 30 11 15 37

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 10 40

Tarih-1 8 1 5 13

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 5 2 71

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 3 17 15

Matematik-1 20 3 17 15

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 2 33
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 4 15 20

Fizik 7 2 5 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya 7 0 7 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ENES KAÇTI 1004 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,120 195,500 27 142 142 142 1573

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 16 6,00 20 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 5 -0,25 -3 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 5 2 4,50 64 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 3 17 -1,25 -6 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 26 57 11,75 13 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe CAcBBcaECbbaaa BDaebAeEa c  dc

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal bcbB a bBEACceCedDBc

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EaadbecddceacDcadBba

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen AbaceDBedceedbBabDd 

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 16 33

Türkçe 30 10 16 33

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 10 40

Tarih-1 8 1 5 13

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 5 2 71

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 3 17 15

Matematik-1 20 3 17 15

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 2 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen 20 5 14 25

Fizik 7 3 4 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 7 0

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KARTAL 1126 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,215 195,500 5 34 34 34 964

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 18 6,50 22 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 7 1 6,75 84 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 2 2,50 36 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 3 5 1,75 9 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 2 2 1,50 21 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 32 35 23,25 26 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe CdccBDaECbeaaecBDaAdAa dbebCbE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEABADEeB bCc CCEDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik Ea    Db c   D    ce

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen db ae  c BAe  Bca d 

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 18 37

Türkçe 30 11 18 37

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 2 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 15 3 75

Tarih-1 8 7 1 88

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 3 2 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 5 15

Matematik-1 20 3 5 15

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 2 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 0 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 9 15

Fizik 7 0 4 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KOL 952 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
108,075 195,500 35 202 202 202 1985

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 21 3,75 13 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 18 -2,50 -13 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 20 70 2,50 3 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe AcBCeacdEeEdccBDbbadcEcdbaCedd

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal aAabbbCccdedeCBabBaa

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aeccdebcadeCabdaBeec

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen adceeBbbadeaAbEacaEc

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 21 30

Türkçe 30 9 21 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 5 15 25

Tarih-1 8 2 6 25

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 2 5 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 18 10

Matematik-1 20 2 18 10

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 2 33
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 1 6 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
OZAN KAVAK 243 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
109,880 195,500 34 197 197 197 1970

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 0 8 -2,00 -25 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 4 1,00 5 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 17 59 2,25 3 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe CdbadcEaCbdabeacabbaADEBCbEaAb

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal cacdecabcdeCbabCdedc

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik E c    c  be    A   

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen eb*dcaBcdc*dcbacbDCa

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 20 33

Türkçe 30 10 20 33

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 2 18 10

Tarih-1 8 0 8 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 1 6 14

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 4 10

Matematik-1 20 2 4 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 1 6 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 7 0

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR YILDIRIM 953 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,500 195,500 4 18 18 18 763

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 12 11,00 37 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 6 1 5,75 72 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 3 3 2,25 11 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 2 4 1,00 14 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 36 32 28,00 31 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe AaBCDB dcb aeDeD AaA cdEAbCbEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EABEDe EdAdcbaBEcdBC

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik b dEdD A            

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen bCEABB adCCc dbc Cde

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 12 47

Türkçe 30 14 12 47

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 11 8 55

Tarih-1 8 6 1 75

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 5 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 3 15

Matematik-1 20 3 3 15

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 9 40

Fizik 7 5 1 71

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
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Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA ALTUNER 954 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
110,435 195,500 33 196 196 196 1964

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 17 2,75 9 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 4 2,00 25 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 4 -1,00 -5 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 12 37 2,75 3 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe cdBaDB ecAd abBc caA E acb bbd

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EbBE cdaacebeCaaacB 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik b    b        aa    

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen   a       d    a    

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 17 23

Türkçe 30 7 17 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 5 13 25

Tarih-1 8 3 4 38

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 1 6 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 0 4 0

Matematik-1 20 0 4 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 3 0

Fizik 7 0 1 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
SAMET BAYSAN 956 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 19 0,25 1 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 6 1 5,75 72 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 3 0,25 4 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 5 -0,25 -1 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 15 40 5,00 6 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe cdcCeeEe Ad aada bac aBcAce d 

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal  ABEDACc bCd e cedeC

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik ae  da e       D    

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen   ad e ae  eA   c  e

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 19 17

Türkçe 30 5 19 17

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 2 0
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 8 40

Tarih-1 8 6 1 75

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 1 3 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 5 5

Matematik-1 20 1 5 5

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 8 5

Fizik 7 0 3 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN AKMAN 1087 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 0 8 -2,00 -25 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 2 18 -2,50 -13 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 3 12 0,00 0 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 13 72 -5,00 -6 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe CdbadcEaCbdabeacaCbadacaecbaAa

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal badecaceBadadebacaeB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik  Dccba   b aaaadAaaB

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen caedBaBcd*b*bCdcbabc

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 25 17

Türkçe 30 5 25 17

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 3 0
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 2 18 10

Tarih-1 8 0 8 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 1 6 14

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 12 15

Matematik-1 20 3 12 15

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 2 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 6 14

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 6 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SERVET UYSAL 958 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,110 195,500 8 51 51 51 1113

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 7 1 6,75 84 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 5 -0,25 -4 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 5 7 3,25 16 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 29 38 19,50 22 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe AcBCDa CEea ebBDD aA   E bbcEa

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EABEDeCEcd caeBEbBBb

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aDAbCe A  a    eeeB 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen d bdBc  de c   ceedb

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 11 40

Türkçe 30 12 11 40

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 0 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 0 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 11 8 55

Tarih-1 8 7 1 88

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 1 5 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 5 7 25

Matematik-1 20 5 7 25

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen 20 1 12 5

Fizik 7 1 4 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 5 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BALKU 959 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,635 195,500 10 57 57 57 1133

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 15 8,25 28 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 5 1,75 22 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 5 8 3,00 15 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 2 3 1,25 18 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 5 12 2,00 10 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 31 46 19,50 22 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe AEBCeB bdAaCabaDDeeA cdEccd Eb

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EcBceceEdcecDeBcDBBC

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aeAE D A db c  Ddbd 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen adEdecabeCdB  cB Cdb

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 15 40

Türkçe 30 12 15 40

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 9 11 45

Tarih-1 8 3 5 38

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 5 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 5 8 25

Matematik-1 20 5 8 25

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 1 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 5 12 25

Fizik 7 1 6 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
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Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN ARS 950 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,630 195,500 2 5 5 5 481

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 10 16,50 55 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 7 1 6,75 84 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 1 2,75 39 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 5 4 4,00 20 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 41 27 34,25 38 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe CAEBBDEcdEADaeDBDabEA cBCdcCeE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEABcDECB A c CbEcBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EbDA  D  A ae   b   

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen b C  bBede e dB be E

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 10 63

Türkçe 30 19 10 63

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 5 0 100
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 13 4 65

Tarih-1 8 7 1 88

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 1 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 5 4 25

Matematik-1 20 5 4 25

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 2 2 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 5 0

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
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Öğrenci Numara Sınıf
UĞUR KARABAŞ 962 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,110 195,500 8 51 51 51 1113

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 7 1 6,75 84 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 5 -0,25 -4 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 5 7 3,25 16 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 12 -2,00 -10 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 29 38 19,50 22 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe AcBCDa CEea ebBDD aA   E bbcEa

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EABEDeCEcd caeBEbBBb

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aDAbCe A  a    eeeB 

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen d bdBc  de c   ceedb

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 11 40

Türkçe 30 12 11 40

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 0 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 0 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 11 8 55

Tarih-1 8 7 1 88

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 1 5 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 5 7 25

Matematik-1 20 5 7 25

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 0 50

TYT Fen 20 1 12 5

Fizik 7 1 4 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 5 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEH A SÖNMEZSOY 964 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,010 195,500 6 48 48 48 1084

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 14 9,50 32 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 6 2 5,50 69 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 7 0,25 1 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 31 40 21,00 23 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe CcaBBDacCdAe a BDabEd acCcECbE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal cEABbDECBabdcbebEDBc

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik   bbC a      c cc cB

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen bC EdDBdbd C  eEea d

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 14 43

Türkçe 30 13 14 43

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 10 10 50

Tarih-1 8 6 2 75

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 1 6 14

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 7 10

Matematik-1 20 2 7 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 6 9 30

Fizik 7 4 2 57

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA DURMAZ 963 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,995 195,500 21 107 107 107 1416

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 16 6,00 20 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 3 2,25 28 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 3 1,25 18 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 4 0,00 0 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 1 4 0,00 0 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 24 36 15,00 17 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe dE CedcedAa eaeD baAeEBbccC EC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal ce EDb E bdEb BEDecb

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik  c   D      c ab    

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen    A dbEd  acab DCED

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 16 33

Türkçe 30 10 16 33

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 2 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50

TYT Sosyal 20 7 9 35

Tarih-1 8 3 3 38

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 3 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 4 5

Matematik-1 20 1 4 5

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 7 30

Fizik 7 1 2 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 4 14

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 1 67

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÖÇMÜŞ 965 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,325 195,500 25 133 133 133 1534

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 9 4,75 16 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 4 2,00 25 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 1 2,75 39 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 6 0,50 3 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 20 31 12,25 14 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe CAdc Dcc Eb dB Bea a    C     

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEdebD eB  CbD  dD a

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik bD b bc Ceb         

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen bC caDB a c bd c Da 

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 9 23

Türkçe 30 7 9 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 1 0
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 7 35

Tarih-1 8 3 4 38

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 3 1 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 6 10

Matematik-1 20 2 6 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 1 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 9 20

Fizik 7 3 3 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 4 0

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 2 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN BELDİK 966 09C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
124,330 195,500 31 179 179 179 1833

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 38 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 18 4,50 15 6,22 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 6 -0,50 -6 2,68 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 5 -1,25 -18 0,70 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,93 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 3 14 -0,50 -3 5,32 5,33 7,47

Matematik-1 20 6 5 4,75 24 2,05 1,06 3,29

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,47 0,40 1,07

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 -0,04 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,35 0,22 0,35

TYT Fen 20 0 15 -3,75 -19 0,78 1,14 2,75

Toplam: 90 18 52 5,00 6 14,36 13,31 21,90

TYT Türkçe dEBCDBcedecaebceebaADaBb  e Ed

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal bdB bdec ddba aEbaaC

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik  DA C C bbCb Ea    e

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen deab   cd be bdceada

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 18 30

Türkçe 30 9 18 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 3 14 15

Tarih-1 8 1 6 13

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 0 5 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 6 5 30

Matematik-1 20 6 5 30

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 2 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 1 33
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 0 15 0

Fizik 7 0 4 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 5 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 6 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
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Öğrenci Numara Sınıf
ALİ HOŞER 992 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 28 -5,00 -17 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 7 -0,75 -9 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 5 15 1,25 6 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 14 76 -5,00 -6 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe AEcbcdaebdbacceabdaeeacbcabeda

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal ceaccdaEbACacddacaaa

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik bbAcdeCbbabCbaacBDdb

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen eaEcdaaEdCaBedbcbada

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 2 28 7

Türkçe 30 2 28 7

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 3 0
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 3 17 15

Tarih-1 8 1 7 13

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 5 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 5 15 25

Matematik-1 20 5 15 25

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 2 33
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 1 6 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 6 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BAYRAM KALDI 970 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 21 0,75 3 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 7 -0,75 -9 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 3 16 -1,00 -5 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 12 -2,00 -10 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 14 65 -2,25 -3 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe dEdaa c a abebeDDACAeccadbdbaa

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal abdEcdabEdbE bdaacde

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik bcAadcebae    c   ad

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen CadedabEcbaeeaEdaCbc

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 21 20

Türkçe 30 6 21 20

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 0 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 3 16 15

Tarih-1 8 1 7 13

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 2 4 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 12 5

Matematik-1 20 1 12 5

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 1 6 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA YÜKSEL 972 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,425 195,500 15 119 119 119 1448

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 0 1,00 13 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 1 0,75 11 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 3 4 2,00 10 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 19 21 13,75 15 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe AcBCD  bEA  ebde baA d Ec e E 

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal    E     d    BEDdBe

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik bD E  bA    b  c    

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen      dD c  e   B    

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 11 30

Türkçe 30 9 11 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 3 25

Tarih-1 8 1 0 13

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 1 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 3 4 15

Matematik-1 20 3 4 15

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 3 10

Fizik 7 1 1 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya 7 0 2 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR PALUT 1056 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
166,400 195,500 8 84 84 84 1305

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 8 7,00 23 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 0 3,00 38 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 0 1,00 14 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 2 1,50 8 0,45 1,06 3,29

Toplam: 90 19 10 16,50 18 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe dAEBdD   dA  e Bcab A      CdE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal E  B D    A     EDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik E e   D     e       

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 8 30

Türkçe 30 9 8 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 0 0 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 8 0 40

Tarih-1 8 3 0 38

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 0 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 0 14

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 2 10

Matematik-1 20 2 2 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜNYAMİN ALTUNER 974 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,420 195,500 4 70 70 70 1210

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 15 8,25 28 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 3 2,25 32 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 5 -1,25 -6 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 29 41 18,75 21 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe CbdBaD aCaec eDBeabdA dBCAEecE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal bEABbecCB ACceabEDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik aaec  c             

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen AbbaecBcaebCEbBdeaC 

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 15 40

Türkçe 30 12 15 40

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 11 8 55

Tarih-1 8 4 4 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 3 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 0 5 0

Matematik-1 20 0 5 0

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 13 30

Fizik 7 2 5 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 5 29

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ADANIR 973 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,425 195,500 18 131 131 131 1531

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 4 16 0,00 0 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 28 62 12,50 14 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe bedBaDdcdEbDaebaDaeadbbdeAdbAE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal cEABeaECacbCEDebEbec

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EeacdaecCAdbecaddBca

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen cbdEBDaBEcdeaCBacedb

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 22 27

Türkçe 30 8 22 27

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 9 11 45

Tarih-1 8 5 3 63

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 4 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 4 16 20

Matematik-1 20 4 16 20

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 2 1 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen 20 7 13 35

Fizik 7 3 4 43

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Katılar 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 5 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
CAN ADSAN 975 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,200 195,500 16 125 125 125 1472

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 7 1 6,75 84 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 18 -2,50 -13 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 29 61 13,75 15 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe bcEBBDEcaEebbcaBeCAcdadebAbaca

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEABcDECBEbCcaeCaDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik abadCdabedCaaaccdeac

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen bbeaBcaeaaAdbCedacda

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 20 33

Türkçe 30 10 20 33

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 3 0
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 14 6 70

Tarih-1 8 7 1 88

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 4 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 18 10

Matematik-1 20 2 18 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 2 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 1 6 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 0 6 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEMAL TARHAN 976 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
90,415 195,500 28 209 209 209 2045

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 23 -1,75 -6 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 5 1,75 22 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 6 -0,50 -7 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 5 15 1,25 6 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 19 -3,75 -19 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 15 72 -3,00 -3 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe abEcaaacbcAbecDaebcdAcbd   edd

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EbcBdaEaBcdbbcde*caB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik aabACCebdeCbacaececB

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen cbedebeadddCdbacebeb

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 23 13

Türkçe 30 4 23 13

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 5 15 25

Tarih-1 8 3 5 38

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 1 6 14

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 5 15 25

Matematik-1 20 5 15 25

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 2 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 1 19 5

Fizik 7 0 7 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 6 14

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 6 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
CENK ERTUŞ 1019 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,490 195,500 5 73 73 73 1218

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 5 8,75 29 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 2 4,50 56 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 0 1,00 14 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 0 1,00 5 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 22 16 18,00 20 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe AEBeeBc   E dDBD   A   E    c 

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EbBEDd E A     ED ab

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik  D                  

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen   cABdc  e B  c  a e

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 5 33

Türkçe 30 10 5 33

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 0 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 4 40

Tarih-1 8 5 2 63

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 1 0 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 0 5

Matematik-1 20 1 0 5

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 2 3 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 1 14

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF İ *AN 977 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,365 195,500 6 74 74 74 1219

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 12 6,00 20 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 4 3,00 38 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 3 2,25 32 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 2 0,50 3 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 27 35 18,25 20 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe AddCeB    a eaBD  aA c cAEbbcC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal bABEebeE ACcbaBdDBBb

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik  b aC               

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen bbaABeDaeCbcbEdBaC e

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 12 30

Türkçe 30 9 12 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 10 9 50

Tarih-1 8 4 4 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 3 3 43

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 2 5

Matematik-1 20 1 2 5

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 12 35

Fizik 7 3 4 43

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya 7 2 5 29

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
EMRULLAH ÇİFTÇİ 979 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,110 195,500 17 129 129 129 1522

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 15 5,25 18 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 3 1,25 16 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 4 2 3,50 50 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 8 0,00 0 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 22 38 12,50 14 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe dAdddecECbAbdB Beab Ac   Ad eE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal EEbee   BEACc ebdbBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik  cDb C a  e e d   ce

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen A   dc e ebb C  D a 

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 15 30

Türkçe 30 9 15 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 4 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 0 0 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 20 8 8 40

Tarih-1 8 2 3 25

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 4 2 57

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 8 10

Matematik-1 20 2 8 10

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 2 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 7 15

Fizik 7 1 2 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 4 14

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 0 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENGİN SEÇKİN 980 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
127,545 195,500 22 174 174 174 1802

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 20 2,00 7 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 2 3,50 44 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 5 -1,25 -18 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 4 12 1,00 5 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 20 53 6,75 8 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe AEaCeBbeEed ebBe cad dddcbdAce

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EbB Dd E eedab aDB e

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik ae bCDC  d becaDdacd

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen db edeaEdb c  E Ddae

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 20 23

Türkçe 30 7 20 23

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 2 0
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 6 9 30

Tarih-1 8 4 2 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 0 5 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 4 12 20

Matematik-1 20 4 12 20

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 1 0 100
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 3 12 15

Fizik 7 0 6 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 3 14

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA BELİM 983 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,675 195,500 9 87 87 87 1330

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 2 3,50 44 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 2 1,50 21 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 0 1,00 5 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 23 27 16,25 18 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe  Ac aD  ddAa   ecabEA cBCA  bE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal  bAB DcCB A b e dDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik   D                 

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen ba bBa  EdAa dB eaad

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 11 30

Türkçe 30 9 11 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 1 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50

TYT Sosyal 20 9 5 45

Tarih-1 8 4 2 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 2 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 0 5

Matematik-1 20 1 0 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 1 4 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCAN YAŞAR 984 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,470 195,500 25 181 181 181 1847

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 16 5,00 17 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 3 1,25 16 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 1 -0,25 -4 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 2 8 0,00 0 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 0 1,00 5 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 14 33 5,75 6 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe dbdCDa C caaabBD  aA EBdccabEe

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal c cE cC  b     d aab

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik  D                  

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen    b   aaaddA  Bc cb

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 16 30

Türkçe 30 9 16 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 0 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 2 8 10

Tarih-1 8 2 3 25

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 0 1 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 0 5

Matematik-1 20 1 0 5

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 9 10

Fizik 7 0 1 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 5 14

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
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Öğrenci Numara Sınıf
GÜLER EKİNCİ 986 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,480 195,500 2 9 9 9 630

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 14 12,50 42 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 6 1 5,75 72 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 2 0,50 7 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 1 1,75 9 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 37 22 31,50 35 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe AEBbDdcbEAEeeDBDebaAeEBacEabEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EABED eEEb   e EcBBC

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik Dc E                

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen   cABBDEBCb    B  b 

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 14 53

Türkçe 30 16 14 53

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 1 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 11 4 55

Tarih-1 8 6 1 75

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 1 2 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 1 10

Matematik-1 20 2 1 10

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 3 40

Fizik 7 4 1 57

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya 7 3 1 43

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
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Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM KONGÜL 38 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,510 195,500 1 3 3 3 428

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 7 0 7,00 88 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 4 2 3,50 50 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 2 3 1,25 6 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 5 2 4,50 64 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 43 25 36,75 41 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe AEdCeBECcAEdBDBeDbaAcEBccb bEC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EABED CEEACc eBEcBBb

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aa E   A       e    

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen  e ABebEeCCBbEEBaC  

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 14 4 70

Tarih-1 8 7 0 88

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 4 2 57

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 3 10

Matematik-1 20 2 3 10

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 6 50

Fizik 7 2 3 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 5 2 71

Atomun Yapısı 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 1 50

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 1 0 100
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
İDRİS BAYLUĞ 987 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,420 195,500 11 98 98 98 1372

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 6 6,50 22 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 4 2,00 25 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 2 1,50 21 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 1 0,75 4 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 19 15 15,25 17 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe CAEaBDEce d d cBD             

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal aEAcd EdB A bc  ED B

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik  aD                 

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen        B a Cc       

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 6 27

Türkçe 30 8 6 27

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 0 33
Tiyatro 2 0 0 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 6 40

Tarih-1 8 3 4 38

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 2 2 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 1 5

Matematik-1 20 1 1 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 0 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Katılar 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ÖZDEMİR 0 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,750 195,500 20 144 144 144 1589

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 14 8,50 28 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 3 3,25 41 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 8 -1,00 -5 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 23 47 11,25 13 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe AEaeDc CEAa eDBecAaA a bAbdAcd

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal bABE ddEcAddceBEbdaa

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik aD  ea     aa    eee

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen C de BcccaCc cbaa de

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 14 40

Türkçe 30 12 14 40

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 2 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 7 12 35

Tarih-1 8 4 3 50

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 5 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 8 5

Matematik-1 20 1 8 5

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 2 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 3 13 15

Fizik 7 2 3 29

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 1 5 14

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 5 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
KUDRET ETİĞ 886 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,435 195,500 14 118 118 118 1447

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 6 7,50 25 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 0 1 -0,25 -3 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 1 0,75 11 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 3 4 2,00 10 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 18 17 13,75 15 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe Cc B DE   Ab    Da  A E dc b E

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal  b      B d     EDdB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EbD b    A  cc      

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen     dD e c    B  c  

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 6 30

Türkçe 30 9 6 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 1 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 0 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 0 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 4 3 20

Tarih-1 8 0 1 0

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 1 14

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 4 15

Matematik-1 20 3 4 15

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 0 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 1 1 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
MELİK ADSAN 0 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,500 195,500 24 178 178 178 1818

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 21 3,75 13 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 7 -0,75 -9 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 6 14 2,50 13 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 23 67 6,25 7 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe dddaaabcdEeDCBDceacEcDbaeAdaAd

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal adccbeEbBcdCabdbcaaB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik EcbdbecECdeCbDdaAdbe

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen bbb*cbBeadceabdcDDaE

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 21 30

Türkçe 30 9 21 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 0 5 0
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 2 0 100
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 4 16 20

Tarih-1 8 1 7 13

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 2 5 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 6 14 30

Matematik-1 20 6 14 30

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 2 1 67
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 1 2 33
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 2 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 1 6 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 7 0

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 2 0 100
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100
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Öğrenci Numara Sınıf
MİNE BAZ 969 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 18 -0,50 -2 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 2 6 0,50 6 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 2 -0,50 -7 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 2 8 0,00 0 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 6 -0,50 -3 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 7 40 -3,00 -3 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe bEcb caedbceded *ACeadB e     

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EdccebCdcb          

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik ccdaCa b            

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen e bc *c c ae        

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 18 13

Türkçe 30 4 18 13

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 1 3 20
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 1 50
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 0 2 0
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0

TYT Sosyal 20 2 8 10

Tarih-1 8 2 6 25

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 0 2 0

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 1 6 5

Matematik-1 20 1 6 5

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 1 1 50
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 1 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 8 0

Fizik 7 0 5 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 3 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
NESRİN ÇETİNKAYA 995 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,485 195,500 19 140 140 140 1569

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 13 5,75 19 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 4 2,00 25 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 0 3 -0,75 -11 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 0 1,00 5 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 18 27 11,25 13 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe CdbdaD  Cac ae BDa EA d  cbCdE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal  adBceEC  ba  d EDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik   D                 

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen b        a a dB ac c

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 13 30

Türkçe 30 9 13 30

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 1 0 50
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100

TYT Sosyal 20 7 7 35

Tarih-1 8 3 4 38

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 0 3 0

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 0 5

Matematik-1 20 1 0 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 0 1 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Katılar 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURCAN YAMAN 996 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,775 195,500 3 67 67 67 1203

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 3 3,25 41 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 2 1,50 21 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 4 10 1,50 8 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 27 35 18,25 20 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe bAEBaD  CaAa a aD A   a CAbaAE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal caA bDECB A c e  D  

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik baae  abeA  e  BcdDB

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen b dbdDBB d e aBcaaa 

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 9 40

Türkçe 30 12 9 40

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 4 1 80
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 2 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 0 33
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 7 5 35

Tarih-1 8 4 3 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 0 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 7 2 2 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 20

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 4 10 20

Matematik-1 20 4 10 20

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 1 2 33
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50

TYT Fen 20 4 11 20

Fizik 7 2 4 29

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

Katılar 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 4 17

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURGÜL AVCI 997 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,820 195,500 13 101 101 101 1383

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 17 6,75 23 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 4 2 3,50 44 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 3 4 2,00 29 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 4,87 5,33 7,47

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 22 28 15,00 17 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe CAcaaDcadbdc BDBeeb cDaceAEeAE

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal  EAB aEeBdbdbDC EDBB

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Fen e  d a c     b      

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 17 37

Türkçe 30 11 17 37

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 1 50
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 1 0 100
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 0 1 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50

TYT Sosyal 20 11 6 55

Tarih-1 8 4 2 50

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 3 4 43

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 1 0 100
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100

TYT Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 3 0

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Katılar 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 0 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 0 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER YEŞİLYURT 107 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,520 195,500 10 88 88 88 1332

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 5 8,75 29 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 4 2,00 25 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 2 1,50 21 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 1 0,75 4 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 22 23 16,25 18 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe eAEBBe c E D d BD   A E      c

Cevap Anahtarı B CAEBBDEECEADCBDBDCAEADEBCAECAE

TYT Sosyal aEAcd EdB A bc bEDBa

Cevap Anahtarı B EEABADECBEACEDCCEDBB

TYT Matematik  aD                 

Cevap Anahtarı B EDDACCDECACCDDEBABDB

TYT Fen b   dcBBda Cc c e a 

Cevap Anahtarı B ACCEBDBBEBACECBEDDCE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 5 33

Türkçe 30 10 5 33

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 3 2 60
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 0 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 1 0 50
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 2 0 100
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 0 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 1 0 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 0 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 0 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 8 40

Tarih-1 8 3 4 38

İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 1 0 100
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 2 2 29

Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 1 5

Matematik-1 20 1 1 5

Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 9 15

Fizik 7 1 3 14

Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 1 0 100

Kimya 7 2 3 29

Katılar 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 3 0

Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 1 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
RECEP DOĞAN ABİK 742 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
118,075 195,500 26 191 191 191 1914

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 24 0,00 0 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 1 7 -0,75 -9 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 5 0,75 11 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 7 13 3,75 19 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 21 69 3,75 4 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe dEebDdcdbebCabeDcebeecBde*Cedb

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EdabbdddEdbaaaBbDaBa

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik abAbbaCbbaCbbbBbBcBA

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen badcedDbeabaedaeDaEe

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 24 20

Türkçe 30 6 24 20

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 2 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 2 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 1 1 50
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 2 33
Tiyatro 2 0 2 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 5 15 25

Tarih-1 8 1 7 13

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 0 1 0
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 2 5 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 1 0 100
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 1 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 1 0 100
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 1 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 7 13 35

Matematik-1 20 7 13 35

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 1 0 100
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 1 0 100
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 3 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 1 0 100
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 1 1 50
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 2 0 100

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 1 6 14

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 1 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 1 0 100

Kimya 7 0 7 0

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 1 1 50
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİNAZASAKIK 530 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,205 195,500 12 99 99 99 1375

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 9 7,75 26 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 3 1 2,75 34 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 1 0 1,00 14 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 1 0 1,00 5 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 19 16 15,00 17 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe AcabDBb dAc   BD caA    cE  EC

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal b B D C  A     E BB 

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik  D                  

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen    b      d  d Baa e

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 9 33

Türkçe 30 10 9 33

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 2 3 40
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 0 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 1 0 50
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 2 0 67
Tiyatro 2 0 0 0
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 0 0
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 0 1 0
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 1 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50

TYT Sosyal 20 7 1 35

Tarih-1 8 3 1 38

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 0 1 0
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 0 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 7 1 0 14

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 0 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 0 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 1 0 100
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 1 0 5

Matematik-1 20 1 0 5

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 0 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 0 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 0 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 0 1 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Atomun Yapısı 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 3 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 0 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 9. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET TAŞAR 1000 09D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
111,310 195,500 27 195 195 195 1961

Puanı Hesaplanan: 210 210 210 2051

Katılımlar: 33 235 235 235 2220

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 20 1,00 3 4,83 5,90 8,75

Tarih-1 8 5 3 4,25 53 2,27 2,68 3,72

Coğrafya-1 7 2 4 1,00 14 0,94 0,82 1,62

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,66 1,83 2,12

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 4,87 5,33 7,47

Matematik-1 20 0 10 -2,50 -13 0,45 1,06 3,29

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,20 0,40 1,07

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,38 0,51 1,33

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,16 0,22 0,35

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,74 1,14 2,75

Toplam: 90 15 47 3,25 4 10,86 13,31 21,90

TYT Türkçe bcadeabdbAd ebab  eA aBEAbacEe

Cevap Anahtarı A AEBCDBECEAECBDBDDACADEBEAECAEC

TYT Sosyal EcBEDAebbA cbeBa    

Cevap Anahtarı A EABEDACEEACEDCBEDBBC

TYT Matematik abcdeedcba          

Cevap Anahtarı A DDAECDCAECCCDEBDBDBA

TYT Fen    c   dcC c  acaCae

Cevap Anahtarı A CCEABBDEBCCBAEEBDCED

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 20 20

Türkçe 30 6 20 20

Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 5 0 5 0
Şiirde ahenk unsurlarını belirler. Edebî sanatları belirler. 1 0 1 0
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 0 1 0
Romanda dil ve anlatım, bakış açısı, anlatım teknikleri gibi özellikleri bilir. 2 0 1 0
Metinlerdeki isimleri bulur, işlevlerini belirler. 1 0 1 0
Fabl türünün genel özelliklerini belirler. 1 1 0 100
Metindeki zamirleri bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Metindeki zarfları bulur, işlevlerini belirler. 2 0 1 0
Temel tiyatro terimlerini belirler. 1 0 1 0
Tiyatro türlerini karşılaştırır. 2 0 2 0
Masal türünün genel özelliklerini belirler. 3 1 1 33
Tiyatro 2 1 1 50
Metindeki edat, bağlaç ve ünlemleri bulur. 1 1 0 100
Roman türlerini bilir, roman ile hikâyeyi karşılaştırır. 1 1 0 100
Romanın özelliklerini ve yapı unsurlarını bilir. 1 0 1 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0

TYT Sosyal 20 7 8 35

Tarih-1 8 5 3 63

Zamanı anlama ve anlamlandırmaya yönelik farklı yaklaşımları analiz eder. 1 1 0 100
İlk Çağ   da siyasi gücün kaynaklarını siyasi organizasyon türleriyle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Türklerin Asya   da tarih sahnesine çıktıkları ve yaşadıkları alanlar ile başlıca kültür çevrelerini tanır. 1 1 0 100
İslamiyet   in doğuşu sırasında Arap Yarımadası, Asya, Avrupa ve Afrika   nın genel durumunu açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Sekizinci ve on ikinci yüzyıllar arasında İslam medeniyeti çerçevesindeki ilmî faaliyetleri değerlendirir. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
İlk ve Orta Çağlarda İç Asya   daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 7 2 4 29

Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. Dünya   nın şekli ve hareketlerinin etkilerini değerlendirir. Bilgileri haritalara aktarmada kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.1 0 1 0
Yerleşme doku ve tiplerinin oluşumunda etkili olan faktörleri örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Rüzgârların oluşumunu ve dağılışını inceler. 1 0 0 0
Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Haritalarda yer şekillerinin gösteriminde kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar. 1 0 1 0
Yeryüzündeki farklı iklim tiplerinin özellikleri ve dağılışları hakkında çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Yerleşmelerin gelişimini etkileyen faktörleri analiz eder. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
Kaynağı ve unsurları bakımından din tanımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
İslam'da ibadet kavramını ve ibadetin kapsamını açıklar. 1 0 0 0
Temel değerleri ayet ve hadislerle ilişkilendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 0 10 0

Matematik-1 20 0 10 0

Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölme algoritması ve bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Sayı-kesir problemlerini çözer. 2 0 2 0
Yüzde problemlerini çözer. 1 0 1 0
Hareket problemlerini çözer. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 3 0 3 0
Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik 3 0 0 0
Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 9 10

Fizik 7 0 1 0

Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Kuvvet, ivme ve kütle kavramları arasındaki ilişkiyi açıklar. Enerjinin bir biçimden diğer bir biçime (mekanik, ısı, ışık, ses gibi) dönüşümünde toplam enerjinin korunduğu çıkarımını yapar.1 0 0 0
Fiziğin uygulama alanlarını, alt dalları ve diğer disiplinlerle ilişkilendirir. 1 0 1 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Enerji iletim yollarını örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Öz ısı ve ısı sığası kavramlarını birbiriyle ilişkilendirir. Isı alan veya ısı veren saf maddelerin sıcaklığında meydana gelen değişimin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Öteleme kinetik enerjisi, yer çekimi potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisinin bağlı olduğu değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Atomun Yapısı 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Elementleri periyodik sistemdeki yerlerine göre sınıflandırır. 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Zayıf Etkileşimler 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Büyük moleküllerin hücre zarından taşınmasını açıklar. 1 0 1 0
Canlı Âlemleri ve Özellikleri 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 2 0 2 0
Osmotik durumlarla ilgili olayları açıklar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
