
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022 129 129 129 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

KATILIMLAR

1 985 BİLAL BATAN 11A 12 6 10,50 4 0 4,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 14 2 13,50 0 3 -0,75 3 3 2,25 3 2 2,50 42 18 37,50 256,810 189

2 456 CEREN ÇİÇEK 11D 20 3 19,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 9 4 8,00 41 12 38,00 255,785 192

3 336 NURULLAH ADANIR 11A 16 2 15,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 11 5 9,75 3 3 2,25 1 1 0,75 39 13 35,75 247,260 223

4 499 MERVE 11B 12 7 10,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 14 5 12,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 39 17 34,75 245,695 234

5 315 BAHAR AĞDUK 11C 19 6 17,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 2 4,50 39 12 36,00 245,480 236

6 0 NİSA KAÇTI   18 6 16,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 6 1 5,75 38 11 35,25 243,430 247

7 146 NESİH ERKUN 11D 24 5 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 38 11 35,25 239,730 271

8 329 SALİH DAĞ 11A 12 3 11,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 12 6 10,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 3 1 2,75 38 17 33,75 239,570 273

9 467 EMİNE YILMAZ 11D 23 4 22,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 37 8 35,00 238,780 281

10 413 HİLAL ERTUŞ 11D 23 4 22,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 37 9 34,75 237,785 283

11 356 GÜLBEN ARS 11D 23 4 22,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 37 12 34,00 235,500 298

12 423 ROJDA TARHAN 11C 18 8 16,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 37 14 33,50 235,095 300

13 461 ROJİN ACAR 11D 23 5 21,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 37 13 33,75 234,520 303

14 0 AKT HASRET 11 19 7 17,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 1 4,75 36 14 32,50 231,740 316

15 403 ELİF ÇELİK 11C 20 4 19,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 35 9 32,75 229,305 325

16 454 RABİA ARSLAN 11C 17 5 15,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 4 3,00 34 13 30,75 223,640 356

17 441 TAŞAR EVİN 11F 18 6 16,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 33 9 30,75 221,495 371

18 373 UMUT BUDAK 11A 11 7 9,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 13 7 11,25 0 5 -1,25 2 4 1,00 4 2 3,50 37 33 28,75 220,740 376

19 475 MEHMET KEZER 11B 10 8 8,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 5 5,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 36 26 29,50 219,525 388

20 353 ZEHRA EMEK 11D 21 7 19,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 16 30,00 219,130 390

21 485 KADER ARSLAN 11F 20 8 18,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 33 12 30,00 218,420 401

22 371 MIZAFER 11F 18 6 16,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 33 13 29,75 217,165 414

23 344 DİLAN YAMAN 11C 17 5 15,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 32 10 29,50 216,565 419

24 345 ZEYNEP SAMUK 11A 10 7 8,25 1 0 1,00 3 2 2,50 12 3 11,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 32 17 27,75 216,310 422

25 378 AZAT SALA 11A 5 8 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 15 5 13,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 33 27 26,25 212,660 443

26 395 HAYDAR AKIN 11C 19 8 17,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 32 16 28,00 209,820 459

27 340 ELİF EROĞLU 11C 16 10 13,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 32 19 27,25 209,495 463

28 438 BERFİN YAŞAR 11F 17 4 16,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 30 11 27,25 207,420 478

29 399 SALİHA 11C 12 4 11,00 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 10 4 9,00 29 14 25,50 207,230 479
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Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

KATILIMLAR

30 482 SELMA BİLEM 11F 17 12 14,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 31 17 26,75 206,425 487

31 453 RECEPAKIL 11B 11 5 9,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 6 2,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 31 18 26,50 204,950 495

32 381 ELİF KATAN 11A 15 5 13,75 3 0 3,00 3 2 2,50 8 5 6,75 0 3 -0,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 31 23 25,25 204,750 499

33 439 GÜLBAHAR ERKUN 11B 13 5 11,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 4 1,00 4 2 3,50 30 15 26,25 203,330 512

34 389 ŞAHİN DEYAN 11B 12 7 10,25 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 30 20 25,00 200,860 526

35 455 KADOŞŞ ARSLAN 11C 17 10 14,50 2 0 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 29 16 25,00 200,830 527

36 355 BAHAR KATANCR 11 14 6 12,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 6 7 4,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 30 21 24,75 200,320 529

37 460 İDAL BUDAK 11D 16 6 14,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 29 18 24,50 199,365 537

38 412 AHMET KAYA 11F 18 5 16,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 27 8 25,00 198,595 542

39 318 ZEKİYE DEMİR 11A 11 4 10,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 28 16 24,00 198,525 543

40 392 AHMET AVCI 11E 16 8 14,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 0 4,00 27 11 24,25 195,775 557

41 380 MAHSUM RA 11D 11 8 9,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 28 17 23,75 195,045 559

42 365 SENEM SÖNMEZSOY 11D 18 6 16,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 0 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 28 16 24,00 194,980 560

43 397 ZİLAN BARIŞ 11C 13 9 10,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 27 14 23,50 194,385 564

44 45 ESMANUR ŞENGÜL 11A 10 7 8,25 3 0 3,00 1 0 1,00 2 2 1,50 7 4 6,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 28 20 23,00 194,240 567

45 357 MERYEM YAŞAR 11B 13 6 11,50 3 0 3,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 6 0,50 2 1 1,75 3 3 2,25 3 2 2,50 30 23 24,25 194,065 570

46 429 CANSU YÜKSEL 11E 15 5 13,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 26 10 23,50 194,030 571

47 347 MEVLÜT ADANIR 11B 11 8 9,00 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 4 0,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 29 22 23,50 193,840 572

48 429 ENES ET İZ 11B 13 7 11,25 2 2 1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 7 3,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 28 23 22,25 190,000 589

49 463 ŞAHİDE AĞD* 11D 17 7 15,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 27 17 22,75 189,730 596

50 338 ÖMER KONGÜL 11A 7 10 4,50 1 3 0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 9 5 7,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 4 2 3,50 28 28 21,00 187,900 606

51 476 EDİP KONUK 11D 15 6 13,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 26 15 22,25 187,845 607

52 422 BÜŞRA ÖZPINAR 11A 11 6 9,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 26 19 21,25 187,690 609

53 376 ADEM AKSOY 11F 17 7 15,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 25 12 22,00 186,745 615

54 343 YUSUF ARICI 11E 12 5 10,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 24 11 21,25 185,430 626

55 151 ZEYNEP GÜÇLÜ 11A 10 10 7,50 3 2 2,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 2 2,50 26 21 20,75 185,080 629

56 437 FATİH SERİKLİ 11E 12 9 9,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 25 16 21,00 185,020 630

57 370 ROJİN BAĞLAMIŞ 11D 13 7 11,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 2 2,50 24 12 21,00 183,005 646

58 469 ELİF YÜKSEL 11D 15 7 13,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 25 16 21,00 182,710 650
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Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

KATILIMLAR

59 406 DİLAN KÜRNEK 11C 12 6 10,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 23 9 20,75 182,055 657

60 374 MELİHA ATILĞAN 11F 13 9 10,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 25 17 20,75 182,040 658

61 433 CEMİLE ÇİÇEK 11F 12 9 9,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 24 16 20,00 181,215 665

62 388 KISMET GÜMERKAN 11F 17 11 14,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 8 0,00 28 30 20,50 180,835 670

63 0 CONOR  MCGR 11D 11 10 8,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 6 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 27 27 20,25 180,535 673

64 348 BEREN SAAT 11 13 8 11,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 24 16 20,00 179,040 690

65 367 VİLDAN HOŞER 11 12 9 9,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 4 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 26 24 20,00 178,900 692

66 359 İBRAHİM GÜNEŞ 11D 14 7 12,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 24 17 19,75 177,970 701

67 322 KARDELEN AVCI 11C 9 13 5,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 4 3,00 25 24 19,00 177,475 704

68 431 HÜNER ALKİŞ 11E 15 8 13,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 23 14 19,50 177,455 705

69 402 EVİN YILMA Z 11C 10 8 8,00 2 0 2,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 23 15 19,25 177,285 708

70 426 ŞEYMA DEMİR 11C 12 12 9,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 23 17 18,75 174,885 727

71 351 HATİCE KALDI 11D 14 8 12,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 24 21 18,75 174,705 729

72 407 FİLİ ZGÖÇER 11C 14 8 12,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 6 2,50 23 20 18,00 172,770 748

73 432 AYŞE NUR SAMUR 11C 15 11 12,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 22 15 18,25 172,525 750

74 382 M VEYSEL BAĞIŞ BJK 11A 10 7 8,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 8 2 7,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 23 25 16,75 171,775 756

75 484 DEVRİ MEKİNCİ 11D 11 8 9,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 8 0,00 24 24 18,00 171,200 765

76 349 PARLAYAN YILDIZ 11E 11 6 9,50 2 0 2,00 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 21 14 17,50 170,490 774

77 445 ÖMER ASLAN 11C 12 11 9,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 22 18 17,50 170,420 776

78 492 MERVE ERKUN 11E 14 6 12,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 3 1,25 21 14 17,50 169,875 780

79 393 NURHAN GEÇ 11F 13 6 11,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 21 14 17,50 169,060 785

80 341 İKBAL ALTUNER 11C 12 11 9,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 22 19 17,25 168,200 790

81 387 SERKAN BAZ 11E 13 10 10,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 22 19 17,25 168,125 792

82 452 ÖNDER AZRAK 11B 8 10 5,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 6 2,50 1 2 0,50 3 3 2,25 2 4 1,00 25 32 17,00 167,905 795

83 364 FA OŞŞŞ 11C 13 9 10,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 19 11 16,25 164,130 834

84 328 ELİF TOBİ 11D 12 5 10,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 12 16,00 163,920 835

85 372 ONUK  HALİL 11A 6 9 3,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 6 7 4,25 3 1 2,75 1 1 0,75 21 22 15,50 163,350 844

86 0 ADNAN OKTAR 11E 13 9 10,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 20 16 16,00 163,135 846

87 379 MERT YILMAZ 11A 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 12 4 11,00 2 1 1,75 1 4 0,00 18 16 14,00 162,805 850
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KATILIMLAR

88 0 İLYAS ÇELİK 11E 11 11 8,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 21 21 15,75 162,290 854

89 350 YASER BEŞKEN 11B 11 9 8,75 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 4 2,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 23 31 15,25 161,925 858

90 362 EMMA  VATSON 11E 12 9 9,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 20 17 15,75 161,850 859

91 252 MEHMET EROL 11A 8 7 6,25 1 0 1,00 3 1 2,75 6 7 4,25 1 2 0,50 19 17 14,75 161,235 866

92 645 YUSUF YILMAZ 11A 9 9 6,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 6 4 5,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 0 2,00 21 26 14,50 160,055 880

93 396 EMRE ALTUNER 11A 6 10 3,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 7 2,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 22 30 14,50 158,920 888

94 337 ADEM YEŞİLYURT 11A 4 11 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 7 9 4,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 22 35 13,25 156,000 912

95 368 SEVGİ ADANIR 11A 10 7 8,25 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 2 7 0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 20 25 13,75 155,270 915

96 428 VEDAT ETİK 11A 8 8 6,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 12 2,00 1 2 0,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 22 34 13,50 154,700 921

97 354 ROJİN ACAR 11A 10 8 8,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 17 13 13,75 154,625 922

98 491 ROJİN GÖKDEMİR 11F 10 10 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 19 21 13,75 154,375 925

99 0 SEHER YILMAZ 11A 9 9 6,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 20 26 13,50 154,125 930

100 457 MUSTAFA SEZGİN 11 11 15 7,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 5 12 2,00 3 3 2,25 0 6 -1,50 1 5 -0,25 26 51 13,25 153,630 937

101 409 ERDARS GENEZ 11C 10 12 7,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 20 26 13,50 153,235 941

102 360 DİLAN 11F 11 11 8,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 17 16 13,00 151,345 946

103 430 YAĞMUR ÜNLÜ 11B 7 13 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 1 4,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 17 20 12,00 150,450 952

104 498 MEDET DURMAZ 11B 7 13 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 4 8 2,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 22 40 12,00 149,800 958

105 390 DEYAN AKMAN 11B 13 8 11,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 12 0,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 21 35 12,25 148,365 974

106 0 KÜBİŞ YLÇN 11C 9 13 5,75 3 1 2,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 18 24 12,00 147,515 980

107 6 ŞEVVAL SEZGİN 11B 11 12 8,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 14 -0,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 24 48 12,00 147,115 982

108 260 CANER SAVAŞ 11E 11 9 8,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 17 22 11,50 145,345 998

109 342 ÖMER KAPLAN 11B 12 13 8,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 37 10,75 143,835 1008

110 506 MUHAMMED ÇELİK 11B 12 13 8,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 37 10,75 143,835 1008

111 1107 M ENES YÜKSEL 11B 8 13 4,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 8 1,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 21 42 10,50 143,070 1018

112 377 BURCU USLU 11A 7 7 5,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 15 18 10,50 143,060 1019

113 1036 SİBEL GÜNTAÇ 11C 12 7 10,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 13 9 10,75 142,270 1025

114 1116 BEYTULLAH GÖKSER 11B 8 12 5,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 3 8 1,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 20 39 10,25 142,060 1026

115 944 HARUN ALP 11B 10 8 8,00 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 10 1,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 18 32 10,00 140,980 1036

116 495 SERVET ALTNNER 11E 9 15 5,25 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 16 23 10,25 140,580 1042

                                                4 / 5



OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022 129 129 129 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

KATILIMLAR

117 493 OLASILIK 11E 7 12 4,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 1 2 0,50 15 21 9,75 139,015 1052

118 401 11D 8 3 7,25 3 2 2,50 1 4 0,00 12 9 9,75 138,470 1056

119 334 SAMET BİŞİ 11C 10 14 6,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 16 27 9,25 136,525 1076

120 494 KEREM AVCI 11B 10 7 8,25 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 12 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 18 36 9,00 135,850 1081

121 505 ATAKAN 11A 4 9 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 15 25 8,75 135,350 1089

122 355 YAKUP BAYRİ 11E 7 12 4,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 13 21 7,75 130,705 1113

123 490 MİZGİN EKİNCİ 11E 9 19 4,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 14 -2,50 19 44 8,00 129,935 1118

124 320 HELENA BALTAŞ 11A 5 12 2,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 13 24 7,00 126,725 1137

125 339 FERHATÇİFTÇİ 11B 5 13 1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 11 0,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 16 44 5,00 121,005 1162

126 483 AKİF TARHAN 11B 7 17 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 9 -0,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 16 51 3,25 113,120 1184

127 49 SONGÜL ALTUNER 11C 6 19 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 11 34 2,50 109,975 1195

128 312 NURHAKKI TUTAN 11F 13 16 9,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 17 -1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 24 65 7,75

129 0 BENGİN KAVAK 11D 6 17 1,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 8 30 0,50
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022 129 129 129 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 NİSA KAÇTI   18 6 16,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 4 1 3,75 6 1 5,75 38 11 35,25 243,430 247

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
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11 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022 129 129 129 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

SINIF: 11

KATILIMLAR

1 0 AKT HASRET 11 19 7 17,25 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 1 4,75 36 14 32,50 231,740 316

2 355 BAHAR KATANCR 11 14 6 12,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 4 1 3,75 6 7 4,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 1 0,75 30 21 24,75 200,320 529

3 348 BEREN SAAT 11 13 8 11,00 4 1 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 4 1 3,75 24 16 20,00 179,040 690

4 367 VİLDAN HOŞER 11 12 9 9,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 4 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 26 24 20,00 178,900 692

5 457 MUSTAFA SEZGİN 11 11 15 7,25 1 4 0,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 5 12 2,00 3 3 2,25 0 6 -1,50 1 5 -0,25 26 51 13,25 153,630 937

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022 129 129 129 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

SINIF: 11A

KATILIMLAR

1 985 BİLAL BATAN 11A 12 6 10,50 4 0 4,00 1 0 1,00 2 0 2,00 3 2 2,50 14 2 13,50 0 3 -0,75 3 3 2,25 3 2 2,50 42 18 37,50 256,810 189

2 336 NURULLAH ADANIR 11A 16 2 15,50 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 11 5 9,75 3 3 2,25 1 1 0,75 39 13 35,75 247,260 223

3 329 SALİH DAĞ 11A 12 3 11,25 4 0 4,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 12 6 10,50 0 2 -0,50 3 3 2,25 3 1 2,75 38 17 33,75 239,570 273

4 373 UMUT BUDAK 11A 11 7 9,25 1 3 0,25 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 13 7 11,25 0 5 -1,25 2 4 1,00 4 2 3,50 37 33 28,75 220,740 376

5 345 ZEYNEP SAMUK 11A 10 7 8,25 1 0 1,00 3 2 2,50 12 3 11,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 2 2,50 32 17 27,75 216,310 422

6 378 AZAT SALA 11A 5 8 3,00 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 15 5 13,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 33 27 26,25 212,660 443

7 381 ELİF KATAN 11A 15 5 13,75 3 0 3,00 3 2 2,50 8 5 6,75 0 3 -0,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 31 23 25,25 204,750 499

8 318 ZEKİYE DEMİR 11A 11 4 10,00 3 0 3,00 1 0 1,00 2 1 1,75 3 2 2,50 6 3 5,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 28 16 24,00 198,525 543

9 45 ESMANUR ŞENGÜL 11A 10 7 8,25 3 0 3,00 1 0 1,00 2 2 1,50 7 4 6,00 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 28 20 23,00 194,240 567

10 338 ÖMER KONGÜL 11A 7 10 4,50 1 3 0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 9 5 7,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 4 2 3,50 28 28 21,00 187,900 606

11 422 BÜŞRA ÖZPINAR 11A 11 6 9,50 2 1 1,75 1 0 1,00 0 3 -0,75 5 0 5,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 26 19 21,25 187,690 609

12 151 ZEYNEP GÜÇLÜ 11A 10 10 7,50 3 2 2,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 3 3 2,25 3 2 2,50 26 21 20,75 185,080 629

13 382 M VEYSEL BAĞIŞ BJK 11A 10 7 8,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 2 2,50 8 2 7,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 23 25 16,75 171,775 756

14 372 ONUK  HALİL 11A 6 9 3,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 6 7 4,25 3 1 2,75 1 1 0,75 21 22 15,50 163,350 844

15 379 MERT YILMAZ 11A 3 4 2,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 12 4 11,00 2 1 1,75 1 4 0,00 18 16 14,00 162,805 850

16 252 MEHMET EROL 11A 8 7 6,25 1 0 1,00 3 1 2,75 6 7 4,25 1 2 0,50 19 17 14,75 161,235 866

17 645 YUSUF YILMAZ 11A 9 9 6,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 6 4 5,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 2 0 2,00 21 26 14,50 160,055 880

18 396 EMRE ALTUNER 11A 6 10 3,50 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 7 2,25 1 4 0,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 22 30 14,50 158,920 888

19 337 ADEM YEŞİLYURT 11A 4 11 1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 7 9 4,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 3 0,25 22 35 13,25 156,000 912

20 368 SEVGİ ADANIR 11A 10 7 8,25 2 2 1,50 1 0 1,00 5 0 5,00 2 7 0,25 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 4 -1,00 20 25 13,75 155,270 915

21 428 VEDAT ETİK 11A 8 8 6,00 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 5 12 2,00 1 2 0,50 2 4 1,00 0 4 -1,00 22 34 13,50 154,700 921

22 354 ROJİN ACAR 11A 10 8 8,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 1 1,75 17 13 13,75 154,625 922

23 0 SEHER YILMAZ 11A 9 9 6,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 20 26 13,50 154,125 930

24 377 BURCU USLU 11A 7 7 5,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 2 2,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 15 18 10,50 143,060 1019

25 505 ATAKAN 11A 4 9 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 2 4 1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 1 3 0,25 15 25 8,75 135,350 1089

26 320 HELENA BALTAŞ 11A 5 12 2,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 6 -0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 13 24 7,00 126,725 1137



11A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022 129 129 129 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

SINIF: 11A

KATILIMLAR
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11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022 129 129 129 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

SINIF: 11B

KATILIMLAR

1 499 MERVE 11B 12 7 10,25 2 1 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 4 0 4,00 14 5 12,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 2 0 2,00 39 17 34,75 245,695 234

2 475 MEHMET KEZER 11B 10 8 8,00 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 7 5 5,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 36 26 29,50 219,525 388

3 453 RECEPAKIL 11B 11 5 9,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 2 2,50 4 6 2,50 0 1 -0,25 3 0 3,00 3 2 2,50 31 18 26,50 204,950 495

4 439 GÜLBAHAR ERKUN 11B 13 5 11,75 1 1 0,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 2 4 1,00 4 2 3,50 30 15 26,25 203,330 512

5 389 ŞAHİN DEYAN 11B 12 7 10,25 3 1 2,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 4 1 3,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 30 20 25,00 200,860 526

6 357 MERYEM YAŞAR 11B 13 6 11,50 3 0 3,00 0 4 -1,00 4 1 3,75 2 6 0,50 2 1 1,75 3 3 2,25 3 2 2,50 30 23 24,25 194,065 570

7 347 MEVLÜT ADANIR 11B 11 8 9,00 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 4 0,00 5 6 3,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 1 3,75 29 22 23,50 193,840 572

8 429 ENES ET İZ 11B 13 7 11,25 2 2 1,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 7 3,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 28 23 22,25 190,000 589

9 452 ÖNDER AZRAK 11B 8 10 5,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 6 2,50 1 2 0,50 3 3 2,25 2 4 1,00 25 32 17,00 167,905 795

10 350 YASER BEŞKEN 11B 11 9 8,75 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 3 4 2,00 2 2 1,50 0 4 -1,00 0 5 -1,25 23 31 15,25 161,925 858

11 430 YAĞMUR ÜNLÜ 11B 7 13 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 3 2 2,50 5 1 4,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 17 20 12,00 150,450 952

12 498 MEDET DURMAZ 11B 7 13 3,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 5 0 5,00 4 8 2,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 22 40 12,00 149,800 958

13 390 DEYAN AKMAN 11B 13 8 11,00 1 4 0,00 1 2 0,50 2 3 1,25 3 12 0,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 21 35 12,25 148,365 974

14 6 ŞEVVAL SEZGİN 11B 11 12 8,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 3 14 -0,50 1 6 -0,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 24 48 12,00 147,115 982

15 342 ÖMER KAPLAN 11B 12 13 8,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 37 10,75 143,835 1008

16 506 MUHAMMED ÇELİK 11B 12 13 8,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 3 1,25 1 4 0,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 20 37 10,75 143,835 1008

17 1107 M ENES YÜKSEL 11B 8 13 4,75 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 3 8 1,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 21 42 10,50 143,070 1018

18 1116 BEYTULLAH GÖKSER 11B 8 12 5,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 4 1 3,75 3 8 1,00 1 3 0,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 20 39 10,25 142,060 1026

19 944 HARUN ALP 11B 10 8 8,00 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 4 10 1,50 0 2 -0,50 0 4 -1,00 18 32 10,00 140,980 1036

20 494 KEREM AVCI 11B 10 7 8,25 1 2 0,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 12 0,00 0 2 -0,50 1 3 0,25 0 4 -1,00 18 36 9,00 135,850 1081

21 339 FERHATÇİFTÇİ 11B 5 13 1,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 3 11 0,25 0 3 -0,75 0 5 -1,25 0 3 -0,75 16 44 5,00 121,005 1162

22 483 AKİF TARHAN 11B 7 17 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 3 0,25 2 9 -0,25 2 5 0,75 0 7 -1,75 1 5 -0,25 16 51 3,25 113,120 1184



11B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022 129 129 129 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

SINIF: 11B

KATILIMLAR
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11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022 129 129 129 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

SINIF: 11C

KATILIMLAR

1 315 BAHAR AĞDUK 11C 19 6 17,50 4 1 3,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 5 2 4,50 39 12 36,00 245,480 236

2 423 ROJDA TARHAN 11C 18 8 16,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 37 14 33,50 235,095 300

3 403 ELİF ÇELİK 11C 20 4 19,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 35 9 32,75 229,305 325

4 454 RABİA ARSLAN 11C 17 5 15,75 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 4 3,00 34 13 30,75 223,640 356

5 344 DİLAN YAMAN 11C 17 5 15,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 32 10 29,50 216,565 419

6 395 HAYDAR AKIN 11C 19 8 17,00 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 32 16 28,00 209,820 459

7 340 ELİF EROĞLU 11C 16 10 13,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 32 19 27,25 209,495 463

8 399 SALİHA 11C 12 4 11,00 1 2 0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 10 4 9,00 29 14 25,50 207,230 479

9 455 KADOŞŞ ARSLAN 11C 17 10 14,50 2 0 2,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 3 0 3,00 29 16 25,00 200,830 527

10 397 ZİLAN BARIŞ 11C 13 9 10,75 4 1 3,75 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 2 0 2,00 27 14 23,50 194,385 564

11 406 DİLAN KÜRNEK 11C 12 6 10,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 0 2,00 4 1 3,75 23 9 20,75 182,055 657

12 322 KARDELEN AVCI 11C 9 13 5,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 4 3,00 25 24 19,00 177,475 704

13 402 EVİN YILMA Z 11C 10 8 8,00 2 0 2,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 23 15 19,25 177,285 708

14 426 ŞEYMA DEMİR 11C 12 12 9,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 23 17 18,75 174,885 727

15 407 FİLİ ZGÖÇER 11C 14 8 12,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 4 6 2,50 23 20 18,00 172,770 748

16 432 AYŞE NUR SAMUR 11C 15 11 12,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 22 15 18,25 172,525 750

17 445 ÖMER ASLAN 11C 12 11 9,25 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 22 18 17,50 170,420 776

18 341 İKBAL ALTUNER 11C 12 11 9,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 22 19 17,25 168,200 790

19 364 FA OŞŞŞ 11C 13 9 10,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 1 2,75 19 11 16,25 164,130 834

20 409 ERDARS GENEZ 11C 10 12 7,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 0 4,00 1 3 0,25 1 5 -0,25 20 26 13,50 153,235 941

21 0 KÜBİŞ YLÇN 11C 9 13 5,75 3 1 2,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 4 0,00 18 24 12,00 147,515 980

22 1036 SİBEL GÜNTAÇ 11C 12 7 10,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 13 9 10,75 142,270 1025

23 334 SAMET BİŞİ 11C 10 14 6,50 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 1 4 0,00 16 27 9,25 136,525 1076

24 49 SONGÜL ALTUNER 11C 6 19 1,25 2 3 1,25 0 5 -1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 11 34 2,50 109,975 1195



11C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022 129 129 129 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

SINIF: 11C

KATILIMLAR
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11D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022 129 129 129 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

SINIF: 11D

KATILIMLAR

1 456 CEREN ÇİÇEK 11D 20 3 19,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 9 4 8,00 41 12 38,00 255,785 192

2 146 NESİH ERKUN 11D 24 5 22,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 38 11 35,25 239,730 271

3 467 EMİNE YILMAZ 11D 23 4 22,00 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 37 8 35,00 238,780 281

4 413 HİLAL ERTUŞ 11D 23 4 22,00 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 37 9 34,75 237,785 283

5 356 GÜLBEN ARS 11D 23 4 22,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 37 12 34,00 235,500 298

6 461 ROJİN ACAR 11D 23 5 21,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 37 13 33,75 234,520 303

7 353 ZEHRA EMEK 11D 21 7 19,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 16 30,00 219,130 390

8 460 İDAL BUDAK 11D 16 6 14,50 2 3 1,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 29 18 24,50 199,365 537

9 380 MAHSUM RA 11D 11 8 9,00 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 28 17 23,75 195,045 559

10 365 SENEM SÖNMEZSOY 11D 18 6 16,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 0 2,00 3 2 2,50 1 2 0,50 28 16 24,00 194,980 560

11 463 ŞAHİDE AĞD* 11D 17 7 15,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 4 0,00 4 1 3,75 27 17 22,75 189,730 596

12 476 EDİP KONUK 11D 15 6 13,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 26 15 22,25 187,845 607

13 370 ROJİN BAĞLAMIŞ 11D 13 7 11,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 3 2 2,50 24 12 21,00 183,005 646

14 469 ELİF YÜKSEL 11D 15 7 13,25 3 2 2,50 2 1 1,75 1 4 0,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 25 16 21,00 182,710 650

15 0 CONOR  MCGR 11D 11 10 8,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 2 6 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 27 27 20,25 180,535 673

16 359 İBRAHİM GÜNEŞ 11D 14 7 12,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 24 17 19,75 177,970 701

17 351 HATİCE KALDI 11D 14 8 12,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 4 1 3,75 2 4 1,00 24 21 18,75 174,705 729

18 484 DEVRİ MEKİNCİ 11D 11 8 9,00 4 1 3,75 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 8 0,00 24 24 18,00 171,200 765

19 328 ELİF TOBİ 11D 12 5 10,75 1 1 0,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 12 16,00 163,920 835

20 401 11D 8 3 7,25 3 2 2,50 1 4 0,00 12 9 9,75 138,470 1056

21 0 BENGİN KAVAK 11D 6 17 1,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 0 4 -1,00 1 4 0,00 8 30 0,50
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11E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022 129 129 129 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

SINIF: 11E

KATILIMLAR

1 392 AHMET AVCI 11E 16 8 14,00 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 0 4,00 27 11 24,25 195,775 557

2 429 CANSU YÜKSEL 11E 15 5 13,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 5 0 5,00 2 1 1,75 26 10 23,50 194,030 571

3 343 YUSUF ARICI 11E 12 5 10,75 3 1 2,75 2 2 1,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 0 2,00 24 11 21,25 185,430 626

4 437 FATİH SERİKLİ 11E 12 9 9,75 2 2 1,50 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 3 1 2,75 25 16 21,00 185,020 630

5 431 HÜNER ALKİŞ 11E 15 8 13,00 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 1 0,75 23 14 19,50 177,455 705

6 349 PARLAYAN YILDIZ 11E 11 6 9,50 2 0 2,00 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 21 14 17,50 170,490 774

7 492 MERVE ERKUN 11E 14 6 12,50 1 3 0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 3 1,25 21 14 17,50 169,875 780

8 387 SERKAN BAZ 11E 13 10 10,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 22 19 17,25 168,125 792

9 0 ADNAN OKTAR 11E 13 9 10,75 2 1 1,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 20 16 16,00 163,135 846

10 0 İLYAS ÇELİK 11E 11 11 8,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 21 21 15,75 162,290 854

11 362 EMMA  VATSON 11E 12 9 9,75 3 1 2,75 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 20 17 15,75 161,850 859

12 260 CANER SAVAŞ 11E 11 9 8,75 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 3 0,25 3 2 2,50 17 22 11,50 145,345 998

13 495 SERVET ALTNNER 11E 9 15 5,25 3 2 2,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 16 23 10,25 140,580 1042

14 493 OLASILIK 11E 7 12 4,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 1 2 0,50 15 21 9,75 139,015 1052

15 355 YAKUP BAYRİ 11E 7 12 4,00 1 3 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 2 3 1,25 13 21 7,75 130,705 1113

16 490 MİZGİN EKİNCİ 11E 9 19 4,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 14 -2,50 19 44 8,00 129,935 1118
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11F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİİRT KURTALAN Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022 129 129 129 1490

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 11,55 8,47 9,43 2,00 1,45 1,64 1,42 1,62 1,01 1,04 1,24 0,73 2,75 1,31 2,43 7,66 4,18 6,61 1,48 2,26 0,91 2,25 2,02 1,75 2,16 1,85 1,70 32,31 24,40 26,21 198,670

Okul Ortalaması 12,43 8,45 10,31 2,09 1,70 1,66 1,74 1,66 1,32 1,33 1,42 0,97 3,26 1,39 2,92 4,04 4,36 2,95 0,58 1,79 0,13 1,09 2,61 0,43 1,32 2,33 0,73 27,88 25,71 21,42 181,690

SINIF: 11F

KATILIMLAR

1 441 TAŞAR EVİN 11F 18 6 16,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 33 9 30,75 221,495 371

2 485 KADER ARSLAN 11F 20 8 18,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 33 12 30,00 218,420 401

3 371 MIZAFER 11F 18 6 16,50 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 33 13 29,75 217,165 414

4 438 BERFİN YAŞAR 11F 17 4 16,00 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 30 11 27,25 207,420 478

5 482 SELMA BİLEM 11F 17 12 14,00 2 3 1,25 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 1 0 1,00 31 17 26,75 206,425 487

6 412 AHMET KAYA 11F 18 5 16,75 3 1 2,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 27 8 25,00 198,595 542

7 376 ADEM AKSOY 11F 17 7 15,25 3 2 2,50 2 2 1,50 3 1 2,75 25 12 22,00 186,745 615

8 374 MELİHA ATILĞAN 11F 13 9 10,75 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 25 17 20,75 182,040 658

9 433 CEMİLE ÇİÇEK 11F 12 9 9,75 1 3 0,25 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 0 3,00 24 16 20,00 181,215 665

10 388 KISMET GÜMERKAN 11F 17 11 14,25 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 8 0,00 28 30 20,50 180,835 670

11 393 NURHAN GEÇ 11F 13 6 11,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 1 3,75 21 14 17,50 169,060 785

12 491 ROJİN GÖKDEMİR 11F 10 10 7,50 4 1 3,75 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 19 21 13,75 154,375 925

13 360 DİLAN 11F 11 11 8,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 17 16 13,00 151,345 946

14 312 NURHAKKI TUTAN 11F 13 16 9,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 17 -1,25 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 5 -0,25 24 65 7,75
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SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA KAÇTI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,430 198,670 1 6 6 6 247

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 1 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 16,50 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,32 1,01

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,75 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 13,00 6,87 5,80

Matematik-1 20 6 1 5,75 29 5,75 2,95 6,61

Toplam: 90 38 11 35,25 39 35,25 20,04 19,72

TYT Türkçe AaD dDdCAEAC Db CA EBAa  cEBDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEeADCEEBaDe D dAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik ADCE D       c E    

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 6 60

Türkçe 30 18 6 60

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 1 67
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 14 4 70

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 6 1 30

Matematik-1 20 6 1 30

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
AKT HASRET 0 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,740 198,670 1 14 14 14 316

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 5 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 7 17,25 58 11,55 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,05 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,32 1,01

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,60 6,87 5,80

Matematik-1 20 5 1 4,75 24 3,25 2,95 6,61

Toplam: 90 36 14 32,50 36 22,10 20,04 19,72

TYT Türkçe aACDCaDde EAb Db  AAEBEBDBBbBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eE DEaCbEB DeBcAdAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik DAEC  D     e       

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 7 63

Türkçe 30 19 7 63

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 1 67
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 12 6 60

Tarih-1 5 3 1 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 5 1 25

Matematik-1 20 5 1 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR KATANCR 355 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,320 198,670 2 36 36 36 529

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 5 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 11,55 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,05 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,32 1,01

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,25 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 6,60 6,87 5,80

Matematik-1 20 6 7 4,25 21 3,25 2,95 6,61

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,08 0,13 0,91

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,42 0,43 1,75

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 0,73 1,70

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,25 1,30 4,35

Toplam: 90 30 21 24,75 28 22,10 20,04 19,72

TYT Türkçe AEbCaDBCebACBD  C   cAa   E D 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  d        DB D EAACc

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik     cDBd  BBe edCAec

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen dc      EAbbe    B c

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 6 47

Türkçe 30 14 6 47

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 2 35

Tarih-1 5 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 6 7 30

Matematik-1 20 6 7 30

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 2 1 50
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 0 2 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 2 0 2 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEREN SAAT 348 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,040 198,670 3 64 64 64 690

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 5 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 8 11,00 37 11,55 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,05 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,05 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,60 6,87 5,80

Toplam: 90 24 16 20,00 22 22,10 20,04 19,72

TYT Türkçe dAC CbcBCecA BDb   AE  e  dEBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal dEADEda dBeaaBDAEAAa

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 8 43

Türkçe 30 13 8 43

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 11 8 55

Tarih-1 5 4 1 80

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA SEZGİN 457 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,630 198,670 5 100 100 100 937

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 5 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 15 7,25 24 11,55 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,05 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,05 1,32 1,01

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,25 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,25 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 6,60 6,87 5,80

Matematik-1 20 5 12 2,00 10 3,25 2,95 6,61

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,08 0,13 0,91

Kimya 7 0 6 -1,50 -21 0,42 0,43 1,75

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,75 0,73 1,70

TYT Fen 20 4 14 0,50 3 2,25 1,30 4,35

Toplam: 90 26 51 13,25 15 22,10 20,04 19,72

TYT Türkçe AEaCEDaaAcACeDcbad aeAa   ddDe

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal bdeAeCaEBaa    bAcCd

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik ADCbeeedbcaec DbC  a

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen cDcd EAebcada cdcebE

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 15 37

Türkçe 30 11 15 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 6 10 30

Tarih-1 5 1 4 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 5 12 25

Matematik-1 20 5 12 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 3 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 4 14 20

Fizik 7 3 3 43

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 6 0

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 2 0 2 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 5 17

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
VİLDAN HOŞER 367 11

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,900 198,670 4 65 65 65 692

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 5 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 11,55 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,05 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,05 1,32 1,01

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,25 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,25 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,60 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 4 2,00 10 3,25 2,95 6,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,08 0,13 0,91

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,42 0,43 1,75

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,75 0,73 1,70

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 2,25 1,30 4,35

Toplam: 90 26 24 20,00 22 22,10 20,04 19,72

TYT Türkçe AbaCacaeAEACdD eC   BAc   E D 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  aece       eD EAACc

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik  Da  D  a   b  E  d 

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen b   EEddEd   BE Ae  

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 9 40

Türkçe 30 12 9 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 6 25

Tarih-1 5 0 4 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 4 15

Matematik-1 20 3 4 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 2 2 29

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 1 33

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM YEŞİLYURT 337 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,000 198,670 19 94 94 94 912

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 11 1,25 4 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 7 9 4,75 24 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 22 35 13,25 15 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe eEDaacaeeccC D  e           a 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal Ede aCEcBdaB D dAdCA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik dbC Daad ae e DECAeD

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen       Adc eb   eAdc 

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 11 13

Türkçe 30 4 11 13

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 9 8 45

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 7 9 35

Matematik-1 20 7 9 35

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 2 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 3 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen 20 2 7 10

Fizik 7 1 0 14

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 7 0 4 0

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 2 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ATAKAN 505 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,350 198,670 25 121 121 121 1089

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 9 1,75 6 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 4 1,00 5 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 15 25 8,75 10 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe Aa Cb dbecdCa         a     D 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  EedcC cBa     EAACc

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik  eCd  e   e   D     

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen  c B     d c  bbcB  

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 4 9 13

Türkçe 30 4 9 13

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 6 35

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 4 10

Matematik-1 20 2 4 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 1 1 14

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 2 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
AZAT SALA 378 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,660 198,670 6 25 25 25 443

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 8 3,00 10 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 15 5 13,75 69 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 33 27 26,25 29 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe AEbbaDBedEcb    a             

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  dCAeC c eDa   dAA A

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik eDCdDDBEEBBaDADECbeD

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen db  a AdEAbE  b ABbd

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 8 17

Türkçe 30 5 8 17

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 6 35

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 15 5 75

Matematik-1 20 15 5 75

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 3 1 75
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 3 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen 20 6 8 30

Fizik 7 1 3 14

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100

Kimya 7 3 2 43

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 2 1 0 50
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BİLAL BATAN 985 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,810 198,670 1 1 1 1 189

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 14 2 13,50 68 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 42 18 37,50 42 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe AE CaeBC EACa  Cd   cAE   E e 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  ECADC     B D dAACc

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   CEDDBE  BBeADECAeD

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen   b c ccEAdE eb ABDa

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 6 40

Türkçe 30 12 6 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 0 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 10 2 50

Tarih-1 5 4 0 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 14 2 70

Matematik-1 20 14 2 70

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 3 1 75
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 3 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen 20 6 8 30

Fizik 7 0 3 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 2 1 0 50
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU USLU 377 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,060 198,670 24 112 112 112 1019

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 7 5,25 18 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 4 2,00 10 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 15 18 10,50 12 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe EACaa    dc  aD b   E  c   E D

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal   d a C c   e DcdAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik D  e  D   a eb D    

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen                b    

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 7 23

Türkçe 30 7 7 23

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 2 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 5 6 25

Tarih-1 5 0 2 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 4 15

Matematik-1 20 3 4 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 2 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Tepkime Hızları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÖZPINAR 422 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,690 198,670 11 52 52 52 609

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 6 4 5,00 25 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 26 19 21,25 24 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe AEDCaceC cACeD      cA    E D 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  EeA C    bed  EAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik  aC  c E    bAcEC  D

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen  b       Ada c   d  

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 6 37

Türkçe 30 11 6 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 4 40

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 6 4 30

Matematik-1 20 6 4 30

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 1 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 1 5 5

Fizik 7 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 2 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 1 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KATAN 381 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,750 198,670 7 32 32 32 499

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 5 13,75 46 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 8 5 6,75 34 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 31 23 25,25 28 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe EACbCEDBCeEA BDCb   a  c   E D

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal            DB DcdAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik D   dBD  B Bee DACce

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen  dc   cbcEAbeeca  d 

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 5 50

Türkçe 30 15 5 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 6 2 30

Tarih-1 5 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 0 60

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 8 5 40

Matematik-1 20 8 5 40

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 2 2 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

TYT Fen 20 2 11 10

Fizik 7 0 3 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Tepkime Hızları 2 0 2 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 3 0

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE ALTUNER 396 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,920 198,670 18 93 93 93 888

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 10 3,50 12 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 4 7 2,25 11 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 22 30 14,50 16 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe EACaCE abecb a      a  c   E e

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal e AcEaC EB     cEAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik e  C a   cEBee Dd  a

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen eA d cb  ce a  b ABe

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 10 20

Türkçe 30 6 10 20

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 9 4 45

Tarih-1 5 2 2 40

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 4 7 20

Matematik-1 20 4 7 20

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 3 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 9 15

Fizik 7 1 4 14

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 3 0

Tepkime Hızları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR ŞENGÜL 45 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,240 198,670 9 44 44 44 567

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 7 4 6,00 30 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 28 20 23,00 26 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe EbCDeE BCbEA c e    a  e   E D

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal C A E       B  cdAA 

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik D  adeD B   eD D  DC

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen    c   baEAdc dECbB 

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 7 33

Türkçe 30 10 7 33

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 6 2 30

Tarih-1 5 3 0 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 7 4 35

Matematik-1 20 7 4 35

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 1 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen 20 5 7 25

Fizik 7 0 1 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

Tepkime Hızları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HELENA BALTAŞ 320 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
126,725 198,670 26 124 124 124 1137

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 12 2,00 7 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 6 -0,50 -3 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 13 24 7,00 8 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe aeCaabedC d     b  Aa  e   EdD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal             e DAdAAe

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik a dC d       b c   a

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen  A b    da   D E    

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 12 17

Türkçe 30 5 12 17

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 1 3 17
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 4 3 20

Tarih-1 5 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 6 5

Matematik-1 20 1 6 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 3 15

Fizik 7 1 1 14

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Tepkime Hızları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
M VEYSEL BAĞIŞ BJK 382 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,775 198,670 13 74 74 74 756

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 8 2 7,50 38 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 23 25 16,75 19 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe AaDCbDBCcacCaD  C   eA        

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  adAa   c aa a EAdCc

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   C  DBE  B eADc   D

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen dcE   da e      c  c

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 7 33

Türkçe 30 10 7 33

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 4 9 20

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 8 2 40

Matematik-1 20 8 2 40

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 2 1 50
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 1 7 5

Fizik 7 1 3 14

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 2 0

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET EROL 252 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,235 198,670 16 91 91 91 866

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 7 6,25 21 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 6 7 4,25 21 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 19 17 14,75 16 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe ebeC caCAcAC D  C     d   E   

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal      C         dAA A

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik beC   B E B DcDcdc a

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen        a A   e      

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 7 27

Türkçe 30 8 7 27

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 4 1 20

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 6 7 30

Matematik-1 20 6 7 30

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 2 1 50
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 2 5

Fizik 7 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERT YILMAZ 379 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,805 198,670 15 87 87 87 850

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 4 2,00 7 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 0 3 -0,75 -4 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 12 4 11,00 55 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 18 16 14,00 16 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe abCaCc    E                   

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal    e e         d    

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik Dd CaBDDB EBeDaD CD 

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen         dEA   dabA c

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 3 4 10

Türkçe 30 3 4 10

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 1 2 17
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 0 3 0

Tarih-1 5 0 1 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 0

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 1 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 12 4 60

Matematik-1 20 12 4 60

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 2 1 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 3 5 15

Fizik 7 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Tepkime Hızları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH ADANIR 336 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,260 198,670 2 3 3 3 223

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 2 15,50 52 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 11 5 9,75 49 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 39 13 35,75 40 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe EACDCdDBCAEA eDCC  A       E  

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal   ADE C       DcdAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik   ECEBDD c BdeaDACDe

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen        EaEAde d  A  

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 2 53

Türkçe 30 16 2 53

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 6 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 2 40

Tarih-1 5 3 0 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 11 5 55

Matematik-1 20 11 5 55

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 3 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

Tepkime Hızları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KONGÜL 338 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,900 198,670 10 50 50 50 606

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 10 4,50 15 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 9 5 7,75 39 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 5 9 2,75 14 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 28 28 21,00 23 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe aACaddaaCAdA dDe       c   E  

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal C bcd C E      AEAAa

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik cbECbBDD  EB eaD C  

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen  d bc  aab  eDcEdABD

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 10 23

Türkçe 30 7 10 23

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 4 35

Tarih-1 5 1 3 20

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 9 5 45

Matematik-1 20 9 5 45

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 1 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 9 25

Fizik 7 0 3 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 1 4 14

Tepkime Hızları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ONUK  HALİL 372 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,350 198,670 14 85 85 85 844

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 9 3,75 13 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 6 7 4,25 21 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 21 22 15,50 17 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe aAC  bedCeEe   a   Aa  e   E  

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal d c  aC E      AdAA 

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik ee CEBe     AecDbCa 

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen BdDE           a  B 

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 9 20

Türkçe 30 6 9 20

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 4 25

Tarih-1 5 0 2 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 6 7 30

Matematik-1 20 6 7 30

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 1 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 3 1 43

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 1 0 100
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Tepkime Hızları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ACAR 354 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,625 198,670 22 97 97 97 922

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 8 8,00 27 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 3 1,25 6 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 17 13 13,75 15 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe AEaCacBCcEdCd   C   B a   d D 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal                EAA c

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   Cd D      b c     

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen               E  Ba 

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 8 33

Türkçe 30 10 8 33

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 3 1 15

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 2 3 10

Matematik-1 20 2 3 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH DAĞ 329 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,570 198,670 3 8 8 8 273

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 3 11,25 38 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 12 6 10,50 53 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 38 17 33,75 38 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe EACDCdDBCAEA ec    A          

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal C ADE         ecEAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik cbECEBDD B BceaDACDe

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen dd     EaEAde  b ABD

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 3 40

Türkçe 30 12 3 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 6 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 2 40

Tarih-1 5 4 0 80

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 12 6 60

Matematik-1 20 12 6 60

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 2 2 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 0 2 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

Tepkime Hızları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER YILMAZ 0 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,125 198,670 23 99 99 99 930

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 9 6,75 23 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 4 1,00 5 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 20 26 13,50 15 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe AEDCbDBCbcebaD  a   e b   E   

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  dC Dd    a eD EbACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik  ab  c       cDE    

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen b E    cbe    beA cb

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 9 30

Türkçe 30 9 9 30

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 5 35

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 4 10

Matematik-1 20 2 4 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 8 10

Fizik 7 1 1 14

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SEVGİ ADANIR 368 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,270 198,670 20 95 95 95 915

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 7 0,25 1 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 0 9 -2,25 -11 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 20 25 13,75 15 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe EACcbEcBCbEA B d   eb      E  

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal Ca Dd         DAEAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik a  C ec    ee cD  a 

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen e      a b dd bc b e

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 7 33

Türkçe 30 10 7 33

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 2 40

Tarih-1 5 2 2 40

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 0 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 7 10

Matematik-1 20 2 7 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 2 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 0 9 0

Fizik 7 0 1 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 4 0

Tepkime Hızları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 4 0

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT BUDAK 373 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,740 198,670 4 18 18 18 376

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 13 7 11,25 56 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 37 33 28,75 32 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe AEaCEDadAcACdD  e   c E   E   

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  dCbcCEc a B c EAAbc

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik bcCEDeBEEcBdeADECAeD

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen bbdca  ab CaDeEdABDc

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 7 37

Türkçe 30 11 7 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 8 35

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 13 7 65

Matematik-1 20 13 7 65

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 2 2 50
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 3 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen 20 6 11 30

Fizik 7 0 5 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 2 1 1 50
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
VEDAT ETİK 428 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,700 198,670 21 96 96 96 921

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 8 6,00 20 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 5 12 2,00 10 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 22 34 13,50 15 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe bACaCacBb EA aDaC      c      

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal e AaE   E   e  dEAA 

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik c  CdacDa ceeeaDbCDa

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen  Aac   EadAbe dd bd 

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 8 27

Türkçe 30 8 8 27

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 6 4 30

Tarih-1 5 2 2 40

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 5 12 25

Matematik-1 20 5 12 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 3 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen 20 3 10 15

Fizik 7 1 2 14

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

Tepkime Hızları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 4 0

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF YILMAZ 645 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,055 198,670 17 92 92 92 880

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 9 6,75 23 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 2 7 0,25 1 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 6 4 5,00 25 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 21 26 14,50 16 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe aAC abcBCAcb aDC   Aa  c   E  

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal   A a       a bcEbda

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik b  CEBD d   ee D  D 

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen dc  d  EabAa     AB 

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 9 30

Türkçe 30 9 9 30

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 2 7 10

Tarih-1 5 1 1 20

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 6 4 30

Matematik-1 20 6 4 30

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 2 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 0 3 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Tepkime Hızları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKİYE DEMİR 318 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,525 198,670 8 39 39 39 543

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 4 10,00 33 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 6 3 5,25 26 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 28 16 24,00 27 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe AEaCbDBC EeC        BAa   E   

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  ECA C     B DddAAaA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik  aC  Dc   B D Da A  

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen   b     EA   dd b ad

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 4 37

Türkçe 30 11 4 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 9 3 45

Tarih-1 5 3 0 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 6 3 30

Matematik-1 20 6 3 30

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 2 0 50
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 6 10

Fizik 7 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 4 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP GÜÇLÜ 151 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,080 198,670 12 55 55 55 629

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 10 7,50 25 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 7 3 6,25 31 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 26 21 20,75 23 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe EACaCaDaCAcd eDab  A   e   d D

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal                cdAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik   E   D  B  AeaDAC e

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen d      EcEAde bb ABD

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 10 33

Türkçe 30 10 10 33

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 3 2 15

Tarih-1 5 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 7 3 35

Matematik-1 20 7 3 35

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 2 1 50
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 0 1 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

Tepkime Hızları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP SAMUK 345 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,310 198,670 5 24 24 24 422

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 26 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 6,96 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,09 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,71 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,74 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 5,02 6,87 5,80

Matematik-1 20 12 3 11,25 56 5,88 2,95 6,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,13 0,91

Kimya 7 3 2 2,50 36 0,74 0,43 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,94 0,73 1,70

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 1,71 1,30 4,35

Toplam: 90 32 17 27,75 31 19,58 20,04 19,72

TYT Türkçe caDCceBCAEAC D  e   e     E c 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  E             dAACc

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik  cCE DBE  BBeADdCA D

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen d       EAdE eb ABDb

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 7 33

Türkçe 30 10 7 33

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 4 2 20

Tarih-1 5 1 0 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 12 3 60

Matematik-1 20 12 3 60

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 3 1 75
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50

TYT Fen 20 6 5 30

Fizik 7 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 2 1 0 50
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
AKİF TARHAN 483 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
113,120 198,670 22 126 126 126 1184

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 17 2,75 9 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 9 -0,25 -1 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 16 51 3,25 4 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe AceCEcebAc dac dCb  cAa deE bd

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  aeADC    bee  Ebd c

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik dbbEcbadceB         

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen ADbdabccdcdceecbbeDb

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 17 23

Türkçe 30 7 17 23

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 3 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 2 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 4 8 20

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 0 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 0 3 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 2 9 10

Matematik-1 20 2 9 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 0 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 17 15

Fizik 7 2 5 29

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 7 0

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 2 0 2 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BEYTULLAH GÖKSER 1116 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,060 198,670 18 114 114 114 1026

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 12 5,00 17 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 8 1,00 5 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 1 13 -2,25 -11 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 20 39 10,25 11 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe EACaabDabbaccBDeb  A   e     D

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal e AcdaC c   B DAbAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik          BaeeeEccCae

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen eda  E  edcdc  becee

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 12 27

Türkçe 30 8 12 27

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 8 6 40

Tarih-1 5 1 3 20

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 8 15

Matematik-1 20 3 8 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 3 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

TYT Fen 20 1 13 5

Fizik 7 1 3 14

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 5 0

Tepkime Hızları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 5 0

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEYAN AKMAN 390 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,365 198,670 13 105 105 105 974

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 8 11,00 37 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 12 0,00 0 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 21 35 12,25 14 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe EACbbEDBdbEbcBDCe   a  B   E D

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal badaEdCb       dEcdC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik bbdC aD eaccAeacc   

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen         ac    Ebed a

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 8 43

Türkçe 30 13 8 43

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 4 9 20

Tarih-1 5 1 4 20

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 12 15

Matematik-1 20 3 12 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 3 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 6 5

Fizik 7 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Tepkime Hızları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 4 17

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ENES ET İZ 429 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,000 198,670 8 48 48 48 589

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 5 7 3,25 16 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 28 23 22,25 25 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe EACbbEDBdbEb BDCe   a  B   E D

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal Cd Dd C  B  e  cEAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik bb C BD e ceAe Dc   

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen  b c    ac     Ee  D

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 7 43

Türkçe 30 13 7 43

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 8 4 40

Tarih-1 5 2 2 40

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 5 7 25

Matematik-1 20 5 7 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 2 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 0 2 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Tepkime Hızları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
FERHATÇİFTÇİ 339 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
121,005 198,670 21 125 125 125 1162

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 13 1,75 6 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 11 0,25 1 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 0 11 -2,75 -14 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 16 44 5,00 6 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe EcCaadbabbadcc Cb  A         D

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eaADaaCbcc  a DAaAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik aca      BaeeeEccCae

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen acb     edcdc  b c e

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 5 13 17

Türkçe 30 5 13 17

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 1 5 17
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 8 9 40

Tarih-1 5 2 3 40

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 11 15

Matematik-1 20 3 11 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 3 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

TYT Fen 20 0 11 0

Fizik 7 0 3 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 5 0

Tepkime Hızları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 3 0

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBAHAR ERKUN 439 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,330 198,670 4 33 33 33 512

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 5 11,75 39 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 1 2,75 14 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 9 7 7,25 36 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 30 15 26,25 29 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe EACDCEDaCAEb BDed      c   E  

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal            a  DeEAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik c  C  D   E         

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen  AaEA   cEAdccaECAdD

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 5 43

Türkçe 30 13 5 43

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 2 25

Tarih-1 5 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 1 15

Matematik-1 20 3 1 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 7 45

Fizik 7 3 1 43

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 1 0 100
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 4 29

Tepkime Hızları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HARUN ALP 944 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,980 198,670 19 115 115 115 1036

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 8 8,00 27 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 4 10 1,50 8 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 18 32 10,00 11 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe AEeCacBeAcAdBD dC   c     E   

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  d AabbEca      AAdc

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik bbCd Da ceBaeAca    

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen             caadee  

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 8 33

Türkçe 30 10 8 33

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 4 8 20

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 4 10 20

Matematik-1 20 4 10 20

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 2 2 50
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 6 0

Fizik 7 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 2 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 4 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM AVCI 494 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
135,850 198,670 20 120 120 120 1081

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 7 8,25 28 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 12 0,00 0 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 18 36 9,00 10 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe AEeCacBb EAdBD dC   c     E   

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  d AabbEca      AAdc

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik bbCd Da cecaeAca c  

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen b c    ac C c adee  

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 7 33

Türkçe 30 10 7 33

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 4 8 20

Tarih-1 5 1 2 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 3 12 15

Matematik-1 20 3 12 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 3 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 9 5

Fizik 7 0 2 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 3 14

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Tepkime Hızları 2 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 4 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
M ENES YÜKSEL 1107 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,070 198,670 17 111 111 111 1018

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 13 4,75 16 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 8 1,00 5 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 1 13 -2,25 -11 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 21 42 10,50 12 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe EACaabDabbaccBDeb  Ab  e     D

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal e AcdaCbcB  BdDAbAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik    d     Ba eeEccCae

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen eda  E  edcdc  bedea

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 13 27

Türkçe 30 8 13 27

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 9 8 45

Tarih-1 5 1 3 20

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 8 15

Matematik-1 20 3 8 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 2 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

TYT Fen 20 1 13 5

Fizik 7 1 3 14

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 5 0

Tepkime Hızları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 5 0

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEDET DURMAZ 498 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,800 198,670 12 104 104 104 958

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 13 3,75 13 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 4 8 2,00 10 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 1 13 -2,25 -11 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 22 40 12,00 13 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe AEaCaDdabacbaDcbe   cA      D 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  deAcCacBa B D EAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   C     a eBeecECcea

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen da e E edcd  cbecee 

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 13 23

Türkçe 30 7 13 23

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 10 6 50

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 4 8 20

Matematik-1 20 4 8 20

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 3 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

TYT Fen 20 1 13 5

Fizik 7 1 3 14

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 5 0

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 0 5 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET KEZER 475 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,525 198,670 2 19 19 19 388

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 8 8,00 27 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 7 5 5,75 29 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 36 26 29,50 33 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe EAC CE eCAEA aadd   a  e   E e

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal CcADEaCEcBdeBdDcEAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik  A C aDD  cBebaD C  

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen  A c   EeaAb  aE bBD

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 8 33

Türkçe 30 10 8 33

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 6 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 13 7 65

Tarih-1 5 4 1 80

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 7 5 35

Matematik-1 20 7 5 35

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 2 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 1 1 14

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 3 29

Tepkime Hızları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE 499 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,695 198,670 1 4 4 4 234

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 14 5 12,75 64 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 39 17 34,75 39 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe AEbeEDBC EbC D ba   cAa   E D 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  EeA C    D  D EAA A

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik ADCEDD aEcBaeADECbCD

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen d     d bAbE  E  B  

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 7 40

Türkçe 30 12 7 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 9 1 45

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 0 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 14 5 70

Matematik-1 20 14 5 70

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 2 2 50
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 3 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 0 2 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 2 1 0 50
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 1 0 100
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM YAŞAR 357 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,065 198,670 6 45 45 45 570

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 6 0,50 3 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 30 23 24,25 27 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe bACcCED CeEc cDC   Aa  B   E D

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal C A E     daa bAdAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik D  Cb    c d    bd e

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen  dDE   EaEAa eEbCA a

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 7 5 35

Tarih-1 5 3 0 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 0 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 4 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 6 10

Matematik-1 20 2 6 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 2 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 8 6 40

Fizik 7 2 1 29

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

Tepkime Hızları 2 1 1 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MEVLÜT ADANIR 347 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,840 198,670 7 47 47 47 572

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 5 6 3,50 18 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 29 22 23,50 26 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe dACab DaCeEA cDCb   a  B   E D

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal    DE CE B    DcdAda

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik   dC  c    eeDaD CbC

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen     c  Ee Ab  EbCAB 

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 8 37

Türkçe 30 11 8 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 7 4 35

Tarih-1 5 2 0 40

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 5 6 25

Matematik-1 20 5 6 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 2 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen 20 6 4 30

Fizik 7 0 1 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Tepkime Hızları 2 1 0 50
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 1 67

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ÇELİK 506 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,835 198,670 15 109 109 109 1008

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 6 1,50 8 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 20 37 10,75 12 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe AEcCdeBeeEACa b CdB ceEd  EaDa

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal ddbd C EcaaceDCdbAad

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik  eCdba    B   Dc   a

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen b  d   d       eb   

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 13 40

Türkçe 30 12 13 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 1 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 5 13 25

Tarih-1 5 0 4 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 3 6 15

Matematik-1 20 3 6 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 0 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 2 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER KAPLAN 342 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,835 198,670 15 109 109 109 1008

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 13 8,75 29 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 6 1,50 8 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 20 37 10,75 12 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe AEcCdeBeeEACa b CdB ceEd  EaDa

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal ddbd C EcaaceDCdbAad

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik  eCdba    B   Dc   a

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen b  d   d       eb   

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 13 40

Türkçe 30 12 13 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 1 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 5 13 25

Tarih-1 5 0 4 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 3 6 15

Matematik-1 20 3 6 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 0 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 0 5 0

Fizik 7 0 2 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖNDER AZRAK 452 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,905 198,670 9 82 82 82 795

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 4 6 2,50 13 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 25 32 17,00 19 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe AE bccBdecbC D  a   aAE   E b 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal cEdA C da  B b cAACd

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik  a   cBd   Be cEC  a

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen d E  d cEAd DebCbBbd

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 10 27

Türkçe 30 8 10 27

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 7 35

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 4 6 20

Matematik-1 20 4 6 20

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 1 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 1 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 6 9 30

Fizik 7 1 2 14

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 3 43

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 2 1 0 50
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 4 33

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
RECEPAKIL 453 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,950 198,670 3 31 31 31 495

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 5 9,75 33 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 4 6 2,50 13 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 31 18 26,50 29 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe EACaCEbaCAEb BD     a      E  

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal C AbEBC c   B DddAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik    C     a eee DACed

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen  d       EAC  dbCAB 

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 5 37

Türkçe 30 11 5 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 10 4 50

Tarih-1 5 3 1 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 4 6 20

Matematik-1 20 4 6 20

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 4 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

TYT Fen 20 6 3 30

Fizik 7 0 1 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 3 0 43

Tepkime Hızları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 1 0 100
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 1 0 100
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİN DEYAN 389 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,860 198,670 5 34 34 34 526

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 5 2 4,50 23 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 30 20 25,00 28 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe Ad CbDabAEcCcD  C   BAb   E D 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  EdADC  cdca   dAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik A C     b     Dc  CD

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen       d bAbE  bCA aE

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 7 40

Türkçe 30 12 7 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 6 40

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 5 2 25

Matematik-1 20 5 2 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen 20 5 5 25

Fizik 7 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 2 1 0 50
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL SEZGİN 6 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,115 198,670 14 107 107 107 982

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 12 8,00 27 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 14 -0,50 -3 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 3 13 -0,25 -1 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 24 48 12,00 13 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe EdCDCEbabbaccBDeb AAa  e   E D

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal ecdadaCbc   B DAbAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik aAaCaaaaaaaaAaacc   

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen ddDdddddddd   EdCd a

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 12 37

Türkçe 30 11 12 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 1 5 17
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 7 9 35

Tarih-1 5 0 5 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 0 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 14 15

Matematik-1 20 3 14 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 3 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 13 15

Fizik 7 1 6 14

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

Tepkime Hızları 2 0 1 0
Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 1 0 100
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÜNLÜ 430 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,450 198,670 11 103 103 103 952

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 13 3,75 13 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 5 1 4,75 24 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 17 20 12,00 13 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe AbaCceaCdEAea  be   aAa   E c 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal        c   a   bAACd

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   C  a        DE  CD

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen        e       CA a 

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 13 23

Türkçe 30 7 13 23

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 3 4 15

Tarih-1 5 0 0 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 5 1 25

Matematik-1 20 5 1 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 2 0 100

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 0 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 1 0

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 1 0 100
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 1 0 100
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
YASER BEŞKEN 350 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,925 198,670 10 89 89 89 858

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 22 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 7,75 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,99 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,92 1,32 1,01

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,72 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,60 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 5,23 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 4 2,00 10 2,40 2,95 6,61

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,19 0,13 0,91

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,16 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 5 -1,25 -21 0,73 0,73 1,70

TYT Fen 20 2 11 -0,75 -4 1,08 1,30 4,35

Toplam: 90 23 31 15,25 17 16,45 20,04 19,72

TYT Türkçe AEaCdcaCAcbCaD  C   dAE   d D 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  EeAbCcE ab    bcACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   d   a c   bAD C   

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen dDE   dd dbc   dceeb

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 9 37

Türkçe 30 11 9 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 7 35

Tarih-1 5 2 2 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 4 15

Matematik-1 20 3 4 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 1 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 11 10

Fizik 7 2 2 29

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 7 0 4 0

Gaz Karışımları 1 0 1 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 1 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 2 0 1 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 5 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 1 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE NUR SAMUR 432 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,525 198,670 16 73 73 73 750

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 11 12,25 41 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 1 0,75 4 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 22 15 18,25 20 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe ae DCaD ebcAbBDab AAEBEBeBe BD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEADEaCb B          

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik   a   D             

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 11 50

Türkçe 30 15 11 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 1 5 17
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 1 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 6 3 30

Tarih-1 5 4 1 80

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 1 1 5

Matematik-1 20 1 1 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR AĞDUK 315 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,480 198,670 1 5 5 5 236

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 6 17,50 58 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 5 2 4,50 23 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 39 12 36,00 40 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe aACDCaDdCAEAb DC  AAa EBc BEBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEADEaCEEB DeBDAdAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik DAEC  D     e  e    

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 6 63

Türkçe 30 19 6 63

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 1 67
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 15 4 75

Tarih-1 5 4 1 80

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 5 2 25

Matematik-1 20 5 2 25

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN KÜRNEK 406 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,055 198,670 11 59 59 59 657

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 6 10,50 35 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,31 6,87 5,80

Toplam: 90 23 9 20,75 23 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe AbaC  dCAE C D  CA   Aa   EeDe

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal E  A CEEca  BD EAAeA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 6 40

Türkçe 30 12 6 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 11 3 55

Tarih-1 5 2 0 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 2 0 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN YAMAN 344 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,565 198,670 5 23 23 23 419

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,31 6,87 5,80

Toplam: 90 32 10 29,50 33 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe EACDeaDBaeEe BDC  AAE  B   EBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal CaADEaaEEBCDaBDAbAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 5 57

Türkçe 30 17 5 57

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 4 1 80

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ÇELİK 403 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,305 198,670 3 15 15 15 325

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 4 19,00 63 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,31 6,87 5,80

Toplam: 90 35 9 32,75 36 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe EACDCEDdCAcA BDCb AAa  B  BEBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal CaADEaaEEBCDaBDAbAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 4 67

Türkçe 30 20 4 67

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 4 1 80

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EROĞLU 340 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,495 198,670 7 27 27 27 463

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 10 13,50 45 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 2 2,50 13 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 32 19 27,25 30 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe ae DCaD ebcAbBDab AAEBEBDBe BD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEADEaCbEBaDeBcAdAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik D aC  D     e       

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 10 53

Türkçe 30 16 10 53

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 1 5 17
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 13 7 65

Tarih-1 5 4 1 80

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 2 15

Matematik-1 20 3 2 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ERDARS GENEZ 409 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,235 198,670 20 101 101 101 941

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 5 -0,25 -1 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 20 26 13,50 15 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe acC Cbeeaebb  c e AA BEcDB EB 

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEAedaCaEe DBBDcdAd 

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik   a   D  d  e ce    

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 12 33

Türkçe 30 10 12 33

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 0 6 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 3 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 9 9 45

Tarih-1 5 2 3 40

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 0 80

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 1 5 5

Matematik-1 20 1 5 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 2 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN YILMA Z 402 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,285 198,670 13 69 69 69 708

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 8 8,00 27 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 2 1,50 8 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 23 15 19,25 21 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe AEDba dbeEed D  CA  c E   EB  

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal E  A CEEBaaeBa EAAeA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik      De   B        a

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 8 33

Türkçe 30 10 8 33

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 11 5 55

Tarih-1 5 2 0 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 4 1 80

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 2 10

Matematik-1 20 2 2 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 0 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
FA OŞŞŞ 364 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,130 198,670 19 83 83 83 834

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 8,31 6,87 5,80

Toplam: 90 19 11 16,25 18 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe EACbCdcBCeaA Beea AA  c    EBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal CE   a  E      cEAA 

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 1 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 6 2 30

Tarih-1 5 2 0 40

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
FİLİ ZGÖÇER 407 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,770 198,670 15 72 72 72 748

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 4 6 2,50 13 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 23 20 18,00 20 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe EACaeEDBeecb  D   AAae B BBEB 

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal e A Eaa E d    cdAA 

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik D  CdBD  d  eeae    

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 5 6 25

Tarih-1 5 2 1 40

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 4 6 20

Matematik-1 20 4 6 20

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 3 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HAYDAR AKIN 395 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,820 198,670 6 26 26 26 459

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 0 4 -1,00 -5 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 32 16 28,00 31 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe aACbCEcBCAEA BDab AAcBEcDBe BD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal CEAb aC EB DeBDAdAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik bbbb                

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 19 8 63

Türkçe 30 19 8 63

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 13 4 65

Tarih-1 5 3 1 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 1 60

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 0 4 0

Matematik-1 20 0 4 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 2 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
İKBAL ALTUNER 341 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,200 198,670 18 80 80 80 790

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,31 6,87 5,80

Toplam: 90 22 19 17,25 19 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe AEaaEcddAacdaD  C   BAdB  EBDe

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EaCbcCEdeaDa DCdAA A

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 11 40

Türkçe 30 12 11 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 10 8 50

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADOŞŞ ARSLAN 455 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,830 198,670 9 35 35 35 527

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 10 14,50 48 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 0 3,00 15 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 29 16 25,00 28 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe AEDCbeeCebACBDaedA E AaBBDEB c

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal E  A C EeaaBBa EAAec

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik  D  D     B         

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 10 57

Türkçe 30 17 10 57

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 3 0 100
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 9 6 45

Tarih-1 5 2 0 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 3 0 15

Matematik-1 20 3 0 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 0 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN AVCI 322 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,475 198,670 12 67 67 67 704

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 13 5,75 19 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 4 4 3,00 15 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 25 24 19,00 21 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe Eeaab eadecc BDC e AE  B  eEBe

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal CEebEaCEEeCDe DAbAAe

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik DAd  db B   A    b  

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 13 30

Türkçe 30 9 13 30

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 1 5 17
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 12 7 60

Tarih-1 5 3 2 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 4 4 20

Matematik-1 20 4 4 20

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 0 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBİŞ YLÇN 0 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
147,515 198,670 21 106 106 106 980

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 13 5,75 19 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 4 0,00 0 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 18 24 12,00 13 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe eEeCbceedEcCBa b A  cAd   aBD 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EdCA C Eea a c dAAeA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik      a     d ceE    

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 13 30

Türkçe 30 9 13 30

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 1 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 7 40

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 4 5

Matematik-1 20 1 4 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 2 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ASLAN 445 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,420 198,670 17 77 77 77 776

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 11 9,25 31 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 1 1,75 9 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 22 18 17,50 19 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe ca Cac CecAC D bCA EcAcBB Ee e

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEdAbCaEea     EAc A

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik      De        E    

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 11 40

Türkçe 30 12 11 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 6 40

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 2 1 10

Matematik-1 20 2 1 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ARSLAN 454 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,640 198,670 4 16 16 16 356

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 5 15,75 53 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 4 4 3,00 15 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 34 13 30,75 34 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe AEDCa BCAEACBa bC   aAa   EBDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEeADC EBabBBD EAA c

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   C  DB    dbceE    

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 5 57

Türkçe 30 17 5 57

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 6 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 13 4 65

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 4 4 20

Matematik-1 20 4 4 20

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 3 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJDA TARHAN 423 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,095 198,670 2 12 12 12 300

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 8 16,00 53 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 4 1 3,75 19 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 37 14 33,50 37 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe AaDCaa CAEAe DbbaA EBAEBBc BDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEeADCbEBBDeBcaEAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik  DCa D         E    

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 8 60

Türkçe 30 18 8 60

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 1 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 4 1 20

Matematik-1 20 4 1 20

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 1 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SALİHA 399 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,230 198,670 8 29 29 29 479

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 4 11,00 37 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 10 4 9,00 45 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 29 14 25,50 28 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe EACDC  dCAEA  Da   Ac      Ea 

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal       aE cCDacbbEAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik DAEC BDD  EBeeaD b  

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 4 40

Türkçe 30 12 4 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 6 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 6 35

Tarih-1 5 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 10 4 50

Matematik-1 20 10 4 50

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 2 0 100
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 2 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 1 0 100
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 2 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET BİŞİ 334 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
136,525 198,670 23 119 119 119 1076

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 14 6,50 22 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 4 0,00 0 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 16 27 9,25 10 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe bd CbeeCebba c e A EcAaBBDEB c

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal Ede eCaceB  B  cAd c

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik      a     d ceE    

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 14 33

Türkçe 30 10 14 33

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 0 6 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 3 0 100
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 5 9 25

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 1 4 5

Matematik-1 20 1 4 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 2 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEYMA DEMİR 426 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,885 198,670 14 70 70 70 727

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 12 9,00 30 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 0 1,00 5 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 23 17 18,75 21 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe AaDCaaeCAcAeBD baA  BAb  c Bbe

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEe DCb B  B cacAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik      D              

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 12 40

Türkçe 30 12 12 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 1 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 10 5 50

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 0 5

Matematik-1 20 1 0 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SİBEL GÜNTAÇ 1036 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,270 198,670 22 113 113 113 1025

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 7 10,25 34 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 8,31 6,87 5,80

Toplam: 90 13 9 10,75 12 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe Aa CaD  bc eBD   A E AEB  bBDe

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal     bCb             

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 7 40

Türkçe 30 12 7 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 1 4 17
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 1 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 1 2 5

Tarih-1 5 0 1 0

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SONGÜL ALTUNER 49 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
109,975 198,670 24 127 127 127 1195

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 19 1,25 4 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 5 15 1,25 6 8,31 6,87 5,80

Toplam: 90 11 34 2,50 3 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe AcbCacBacabbeacdC   cAcd  aBee

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEeecdadcebccabbAAaA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 19 20

Türkçe 30 6 19 20

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 1 5 17
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 5 15 25

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN BARIŞ 397 11C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,385 198,670 10 43 43 43 564

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 24 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 11,18 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,36 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,85 1,32 1,01

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,36 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,73 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,31 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 0 2,00 10 2,18 2,95 6,61

Toplam: 90 27 14 23,50 26 21,03 20,04 19,72

TYT Türkçe aACDCaDeeAcAbBDab AAEB  c     

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEADE CbEBa B cAcAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik D     D             

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 1 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 12 5 60

Tarih-1 5 4 1 80

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 2 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 0 10

Matematik-1 20 2 0 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
401 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
138,470 198,670 20 118 118 118 1056

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 3 7,25 24 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 8,39 6,87 5,80

Toplam: 90 12 9 9,75 11 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe EACDCdcBCAd                   

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEADdaadaB          

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 8 3 27

Türkçe 30 8 3 27

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 4 6 20

Tarih-1 5 3 2 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 0 0
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BENGİN KAVAK 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 17 1,75 6 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 2 13 -1,25 -6 8,39 6,87 5,80

Toplam: 90 8 30 0,50 1 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe beabecadbcadaBDCaBccbBE       

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal bdA bc c   caacebbAd

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 6 17 20

Türkçe 30 6 17 20

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 0 6 0
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 2 13 10

Tarih-1 5 1 3 20

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 4 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN ÇİÇEK 456 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,785 198,670 1 2 2 2 192

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 3 19,25 64 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 9 4 8,00 40 1,58 2,95 6,61

Toplam: 90 41 12 38,00 42 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe EACbCEDBbAEA BbCC  AE  B  BEBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEcDEaCEEc  BBD dAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik D ECEBDDc a ee D C  

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 3 67

Türkçe 30 20 3 67

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 12 5 60

Tarih-1 5 3 2 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 9 4 45

Matematik-1 20 9 4 45

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 0 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 2 0 100
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 2 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
CONOR  MCGR 0 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,535 198,670 15 63 63 63 673

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 6 0,50 3 1,58 2,95 6,61

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,00 0,13 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,19 0,73 1,70

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 -0,19 1,30 4,35

Toplam: 90 27 27 20,25 23 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe EAC bE dCbcA Bbab  cE  B  BbBc

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEADEaCEEBCeaeaAdAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik a  CdaD      e   de 

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen  c E  c        b b  

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 10 37

Türkçe 30 11 10 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 13 7 65

Tarih-1 5 4 1 80

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 6 10

Matematik-1 20 2 6 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 1 4 5

Fizik 7 1 2 14

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 1 0 100
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 1 0

Kimya 7 0 0 0

Tepkime Hızları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 2 0

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
DEVRİ MEKİNCİ 484 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,200 198,670 18 75 75 75 765

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 8 0,00 0 1,58 2,95 6,61

Toplam: 90 24 24 18,00 20 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe EAe bE BCecA Bbab   E  B  Bb D

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEADEaCEEcCea aAbAAd

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik  d b e D c a b e C d

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 8 37

Türkçe 30 11 8 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 0 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 11 8 55

Tarih-1 5 4 1 80

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 8 10

Matematik-1 20 2 8 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 3 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
EDİP KONUK 476 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,845 198,670 12 51 51 51 607

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 6 13,50 45 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,39 6,87 5,80

Toplam: 90 26 15 22,25 25 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe aAC CEDBCbE  acab  AE  B  BEBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEAbEaCEEcCbBdaAdAdC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 6 50

Türkçe 30 15 6 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 11 9 55

Tarih-1 5 3 2 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TOBİ 328 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,920 198,670 19 84 84 84 835

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 5 10,75 36 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 0 1,00 5 1,58 2,95 6,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,13 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,19 0,73 1,70

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,19 1,30 4,35

Toplam: 90 19 12 16,00 18 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe EACDCEcaeea       AA   B  B BD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal  a  EdC  Bdc   bbAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik    C                

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen                d    

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 5 40

Türkçe 30 12 5 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 3 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 6 6 30

Tarih-1 5 1 1 20

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 0 5

Matematik-1 20 1 0 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 0 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Tepkime Hızları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 1 0

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF YÜKSEL 469 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,710 198,670 14 58 58 58 650

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 0 1 -0,25 -1 1,58 2,95 6,61

Toplam: 90 25 16 21,00 23 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe EA DbEDaCecA eDCb  Aa  B  BEBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal CEAad C EcdcaBaAdAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik     d               

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 7 50

Türkçe 30 15 7 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 10 8 50

Tarih-1 5 3 2 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 0 1 0

Matematik-1 20 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE YILMAZ 467 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,780 198,670 3 9 9 9 281

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 0 1,00 5 1,58 2,95 6,61

Toplam: 90 37 8 35,00 39 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe Abb EDdCAEACBDD aA EBAEBBDEBDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEeAbCEE   BBaCdAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   C                 

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 4 77

Türkçe 30 23 4 77

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 3 0 100
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 13 4 65

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 0 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 0 5

Matematik-1 20 1 0 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLBEN ARS 356 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,500 198,670 5 11 11 11 298

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 0 2,00 10 1,58 2,95 6,61

Toplam: 90 37 12 34,00 38 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe AbbC DdCAEACBDD aA EBAEBBDEBDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEeAbCEEcabBdaCdAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   C            E    

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 4 77

Türkçe 30 23 4 77

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 3 0 100
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 12 8 60

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 0 10

Matematik-1 20 2 0 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE KALDI 351 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,705 198,670 17 71 71 71 729

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 4 1,00 5 1,58 2,95 6,61

Toplam: 90 24 21 18,75 21 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe AabCb BCAEbCac  eA  BAc   EBDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EaeAbd d  aBBcadAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik e a  D       Ac e   

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 8 47

Türkçe 30 14 8 47

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 8 9 40

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 4 10

Matematik-1 20 2 4 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 1 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 0 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ERTUŞ 413 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,785 198,670 4 10 10 10 283

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 4 22,00 73 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 0 1,00 5 1,58 2,95 6,61

Toplam: 90 37 9 34,75 39 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe Abb EDdCAEACBDD aA EBAEBBDEBDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEeAbCEEc  BBaCdAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   C                 

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 4 77

Türkçe 30 23 4 77

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 3 0 100
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 13 5 65

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 0 5

Matematik-1 20 1 0 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM GÜNEŞ 359 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,970 198,670 16 66 66 66 701

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 7 12,25 41 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,39 6,87 5,80

Toplam: 90 24 17 19,75 22 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe aACbCbDBCAE  aDab  AE  B   aBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEAbEaaEEcCbBdaAdAdC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 7 47

Türkçe 30 14 7 47

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 1 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 10 10 50

Tarih-1 5 3 2 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
İDAL BUDAK 460 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,365 198,670 8 37 37 37 537

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 6 14,50 48 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 4 1 3,75 19 1,58 2,95 6,61

Toplam: 90 29 18 24,50 27 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe AEDCdcBCAEACaD  e   BAa   EBDe

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEebbdadcaaBBDadAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   C  D       AD e   

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 6 53

Türkçe 30 16 6 53

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 6 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 9 11 45

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 4 1 20

Matematik-1 20 4 1 20

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 0 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MAHSUM RA 380 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,045 198,670 9 41 41 41 559

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 3 1,25 6 1,58 2,95 6,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,13 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,19 0,73 1,70

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,19 1,30 4,35

Toplam: 90 28 17 23,75 26 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe EA  bE dCbcA Bbab   E  B  BbBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEADEBCEEBCbBdaAdAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik    Cd D      e   d  

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

TYT Fen  c                  

Cevap Anahtarı B BADEAEEEBEACBDEECABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 8 37

Türkçe 30 11 8 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 0 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 4 1 80

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 3 10

Matematik-1 20 2 3 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Tepkime Hızları 2 0 0 0
Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0
Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
NESİH ERKUN 146 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,730 198,670 2 7 7 7 271

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 24 5 22,75 76 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 0 1,00 5 1,58 2,95 6,61

Toplam: 90 38 11 35,25 39 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe AbbdEDdCAEACBDDCaA EBAEBBDEBDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEeAbCEEca BBaCdAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   C                 

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 24 5 80

Türkçe 30 24 5 80

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 3 0 100
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 13 6 65

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 0 5

Matematik-1 20 1 0 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN ACAR 461 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,520 198,670 6 13 13 13 303

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 23 5 21,75 73 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 0 2,00 10 1,58 2,95 6,61

Toplam: 90 37 13 33,75 38 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe AbDCaDaCAEACBDD CA EaAaBBDEBDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEeAbCEEcabBdaCdAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   C            E    

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 23 5 77

Türkçe 30 23 5 77

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 3 0 100
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 12 8 60

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 0 10

Matematik-1 20 2 0 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN BAĞLAMIŞ 370 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,005 198,670 13 57 57 57 646

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 7 11,25 38 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,39 6,87 5,80

Toplam: 90 24 12 21,00 23 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe AEaCEDBbecACda C    aA     BDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EadADCEEBa  B  bAAbA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 7 43

Türkçe 30 13 7 43

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 11 5 55

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 1 80

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ŞAHİDE AĞD* 463 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,730 198,670 11 49 49 49 596

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,39 6,87 5,80

Toplam: 90 27 17 22,75 25 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe AEDCEDabAdACeD bC e BAa   EBDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EdCAaCaEcacaBaddAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 10 10 50

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SENEM SÖNMEZSOY 365 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,980 198,670 10 42 42 42 560

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 2 0,50 3 1,58 2,95 6,61

Toplam: 90 28 16 24,00 27 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe EACDCEcBCAEc eDeb AAa  B  BEBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEADdaadaB  BB AdbAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik    C        ee      

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 6 60

Türkçe 30 18 6 60

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 9 8 45

Tarih-1 5 3 2 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 0 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 2 5

Matematik-1 20 1 2 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 2 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA EMEK 353 11D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,130 198,670 7 20 20 20 390

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 21 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 14,46 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,37 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,88 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,15 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,99 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,39 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 0 1,00 5 1,58 2,95 6,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,00 0,13 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,19 0,73 1,70

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,19 1,30 4,35

Toplam: 90 34 16 30,00 33 23,95 20,04 19,72

TYT Türkçe AEDbacaCdEACBDD CA EaAaBBDEBDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEeAbCEEcabBdaCdAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   C                 

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 21 7 70

Türkçe 30 21 7 70

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 3 0 100
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 12 8 60

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 0 5

Matematik-1 20 1 0 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ADNAN OKTAR 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,135 198,670 9 86 86 86 846

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,27 6,87 5,80

Toplam: 90 20 16 16,00 18 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe AEDCEaaaAbACaD  e   BAc   EBea

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  dCA Cdb a ed  cAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 7 7 35

Tarih-1 5 2 1 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET AVCI 392 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,775 198,670 1 40 40 40 557

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 8 14,00 47 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 6,27 6,87 5,80

Toplam: 90 27 11 24,25 27 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe EACbCaDeCAEA BaCd  Aa  e BdEBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal b  DE C EBd aBDAEAA 

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 16 8 53

Türkçe 30 16 8 53

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 6 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 11 3 55

Tarih-1 5 2 1 40

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 0 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
CANER SAVAŞ 260 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,345 198,670 12 108 108 108 998

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 6 13 2,75 14 6,27 6,87 5,80

Toplam: 90 17 22 11,50 13 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe EcCeCEceCbdA B C   Ab  e   EBa

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal CaAcaaebda aBccAdAAd

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 9 37

Türkçe 30 11 9 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 6 13 30

Tarih-1 5 2 3 40

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 5 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU YÜKSEL 429 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,030 198,670 2 46 46 46 571

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 5 13,75 46 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 6,27 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 1 1,75 9 0,86 2,95 6,61

Toplam: 90 26 10 23,50 26 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe EACDCE aCAEA dDa    a  B  aEBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal C ADda   a  e DAEAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik       D      e D    

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 5 50

Türkçe 30 15 5 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 6 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 9 4 45

Tarih-1 5 3 1 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 1 10

Matematik-1 20 2 1 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 1 0 100
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
EMMA  VATSON 362 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,850 198,670 11 90 90 90 859

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,27 6,87 5,80

Matematik-1 20 0 2 -0,50 -3 0,86 2,95 6,61

Toplam: 90 20 17 15,75 18 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe EACbaE aCAEA aDa   Aa  a  aEeD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal C ADdeC  Bb  c AcAAb

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik            d      b 

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 9 40

Türkçe 30 12 9 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 6 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 8 6 40

Tarih-1 5 3 1 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 2 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 0 2 0

Matematik-1 20 0 2 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH SERİKLİ 437 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,020 198,670 4 56 56 56 630

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,27 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 1 2,75 14 0,86 2,95 6,61

Toplam: 90 25 16 21,00 23 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe bA cCEDaCA c eDeb  AE  e  dEBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal d AcEaCdEc a  DAEAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik    C        e  D  D 

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 9 40

Türkçe 30 12 9 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 10 6 50

Tarih-1 5 2 2 40

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 3 1 15

Matematik-1 20 3 1 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 1 0 50



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
HÜNER ALKİŞ 431 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,455 198,670 5 68 68 68 705

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 6,27 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 1 0,75 4 0,86 2,95 6,61

Toplam: 90 23 14 19,50 22 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe EACbaEcBCAEA aDab  AE  a  aEBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal CaAc aCE  d    cEAA 

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik    d           D    

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 15 8 50

Türkçe 30 15 8 50

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 6 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 7 5 35

Tarih-1 5 2 2 40

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 1 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 1 1 5

Matematik-1 20 1 1 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
İLYAS ÇELİK 0 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,290 198,670 10 88 88 88 854

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,27 6,87 5,80

Toplam: 90 21 21 15,75 18 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe Aa CEDBCebcCab e  a aA  a aBDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal aEeAaCEEaaeaeDbdAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 11 37

Türkçe 30 11 11 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 10 10 50

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ERKUN 492 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,875 198,670 7 78 78 78 780

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 6,27 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 3 1,25 6 0,86 2,95 6,61

Toplam: 90 21 14 17,50 19 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe AEbCEDaa E CaD  C   aAE   EBDa

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal a CdcC   a    dEAA  

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   d       eB  D    a

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 14 6 47

Türkçe 30 14 6 47

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 0 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 5 5 25

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 0 1 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 0 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 2 3 10

Matematik-1 20 2 3 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 1 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MİZGİN EKİNCİ 490 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
129,935 198,670 16 123 123 123 1118

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 19 4,25 14 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 6,27 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 14 -2,50 -13 0,86 2,95 6,61

Toplam: 90 19 44 8,00 9 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe AEadccdaeEceabebdbB aAbBB bBDe

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal bdCAcdEcdacBBDecAAbA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik dDbcbadca ddedcb    

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 19 30

Türkçe 30 9 19 30

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 9 11 45

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 14 5

Matematik-1 20 1 14 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 4 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 2 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
OLASILIK 493 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,015 198,670 14 117 117 117 1052

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 12 4,00 13 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 6,27 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 2 0,50 3 0,86 2,95 6,61

Toplam: 90 15 21 9,75 11 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe aACa dDdCeac aaa   Ad  e   EB 

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal      eCEac aacDAEAAb

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik           a  e D    

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 12 23

Türkçe 30 7 12 23

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 7 35

Tarih-1 5 0 0 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 1 2 5

Matematik-1 20 1 2 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
PARLAYAN YILDIZ 349 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,490 198,670 6 76 76 76 774

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 6 9,50 32 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,27 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 1 1,75 9 0,86 2,95 6,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,13 0,91

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,43 1,75

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,73 1,70

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,25 1,30 4,35

Toplam: 90 21 14 17,50 19 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe AEDCEcdCe dCd       BA     BDa

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal   CA Cdcaa e D EAdCA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik             D D b   

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen d                   

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 6 37

Türkçe 30 11 6 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 2 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0

TYT Sosyal 20 8 6 40

Tarih-1 5 2 0 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 0 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 1 10

Matematik-1 20 2 1 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 0 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 0 1 0

Fizik 7 0 1 0

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 0 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 0 0 0
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 0 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Gaz Karışımları 1 0 0 0
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 0 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 0 0 0
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 0 0
Tepkime Hızları 2 0 0 0
Kimyasal Denge 1 0 0 0

Biyoloji 6 0 0 0

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 0 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 0 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 0 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 0 0 0
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SERKAN BAZ 387 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,125 198,670 8 81 81 81 792

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,27 6,87 5,80

Toplam: 90 22 19 17,25 19 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe EACDeccBCAEc B Ca d ae a  BEcD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eaADdaCEda D acAdAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 10 43

Türkçe 30 13 10 43

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 1 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 9 9 45

Tarih-1 5 2 3 40

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SERVET ALTNNER 495 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,580 198,670 13 116 116 116 1042

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 15 5,25 18 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 6,27 6,87 5,80

Toplam: 90 16 23 10,25 11 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe AEDa  ceAbbCcccCbd EdAaaca B  

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal bbCADeEac c  a EAA d

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 9 15 30

Türkçe 30 9 15 30

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 1 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 7 8 35

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 0 2 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
YAKUP BAYRİ 355 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
130,705 198,670 15 122 122 122 1113

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 12 4,00 13 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 6,27 6,87 5,80

Toplam: 90 13 21 7,75 9 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe Ad adcaCecceBa CC   aA     Be 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal ade DCEdae B   cbAeA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 7 12 23

Türkçe 30 7 12 23

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 1 5 17
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 1 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 6 9 30

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF ARICI 343 11E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,430 198,670 3 54 54 54 626

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 16 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 5 10,75 36 9,30 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,94 1,32 1,01

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,50 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,28 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,27 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 0 2,00 10 0,86 2,95 6,61

Toplam: 90 24 11 21,25 24 16,03 20,04 19,72

TYT Türkçe AEaCaDB AEAda   C     E   EBe 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  ECAcC Eed a DCEAdCd

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik   C           D     

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 5 40

Türkçe 30 12 5 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 10 6 50

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 0 2 0
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 2 0 10

Matematik-1 20 2 0 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 1 0 50
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ADEM AKSOY 376 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,745 198,670 7 53 53 53 615

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 14 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 7 15,25 51 13,14 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,70 1,32 1,01

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,71 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,36 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,48 6,87 5,80

Toplam: 90 25 12 22,00 24 21,77 20,04 19,72

TYT Türkçe EeC CE dbAcADccd  AA BEBDBB BD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEAeEaCdE       dAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 7 57

Türkçe 30 17 7 57

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 3 3 50
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 8 5 40

Tarih-1 5 3 2 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 0 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KAYA 412 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,595 198,670 6 38 38 38 542

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 14 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 5 16,75 56 13,14 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,71 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,70 1,32 1,01

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,71 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,36 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,48 6,87 5,80

Toplam: 90 27 8 25,00 28 21,77 20,04 19,72

TYT Türkçe AE CE  CAcAbccD dA EBA BBD BDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEeA C   a B c EAA A

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 5 60

Türkçe 30 18 5 60

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 9 3 45

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN YAŞAR 438 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,420 198,670 4 28 28 28 478

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 14 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 4 16,00 53 13,14 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,71 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,70 1,32 1,01

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,71 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,36 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,48 6,87 5,80

Matematik-1 20 0 1 -0,25 -1 0,33 2,95 6,61

Toplam: 90 30 11 27,25 30 21,77 20,04 19,72

TYT Türkçe AEeCEcBCAcACBD  C   BAa   EBD 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal  ECAaCEdBaDeBDCdAACd

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik           e         

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 4 57

Türkçe 30 17 4 57

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 5 1 83
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 13 6 65

Tarih-1 5 3 1 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 0 1 0

Matematik-1 20 0 1 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 1 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
CEMİLE ÇİÇEK 433 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,215 198,670 9 61 61 61 665

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 14 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 9 9,75 33 13,14 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,71 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,70 1,32 1,01

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,71 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,36 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,48 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 0 3,00 15 0,33 2,95 6,61

Toplam: 90 24 16 20,00 22 21,77 20,04 19,72

TYT Türkçe AEDCa dbAEACa b eA EeAa   bB  

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal Eae aCaEBaaB D EAA c

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik           B   DE    

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 12 9 40

Türkçe 30 12 9 40

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 6 0 100
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 1 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 9 7 45

Tarih-1 5 1 3 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 2 1 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 0 0

TYT Matematik 20 3 0 15

Matematik-1 20 3 0 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 0 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 2 0 67
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN 360 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,345 198,670 13 102 102 102 946

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 14 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 11 8,25 28 13,14 10,31 9,43

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,71 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,70 1,32 1,01

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,71 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 8,48 6,87 5,80

Toplam: 90 17 16 13,00 14 21,77 20,04 19,72

TYT Türkçe cbCDCEcBCecA B ed  Aa  c e EcD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal   c a dE   a  DAEAAa

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 11 11 37

Türkçe 30 11 11 37

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 0 1 0
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 6 5 30

Tarih-1 5 0 2 0

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 0 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 0 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 0 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
KADER ARSLAN 485 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,420 198,670 2 21 21 21 401

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 14 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 20 8 18,00 60 13,14 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,70 1,32 1,01

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,71 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,36 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,48 6,87 5,80

Toplam: 90 33 12 30,00 33 21,77 20,04 19,72

TYT Türkçe EACDCE dbAcADccdb AAaBEBDBBEBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEAeE CdE  DaBDAEAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 20 8 67

Türkçe 30 20 8 67

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 3 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 13 4 65

Tarih-1 5 3 2 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
KISMET GÜMERKAN 388 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,835 198,670 10 62 62 62 670

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 14 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 11 14,25 48 13,14 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,71 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,70 1,32 1,01

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,71 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,36 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,48 6,87 5,80

Matematik-1 20 2 8 0,00 0 0,33 2,95 6,61

Toplam: 90 28 30 20,50 23 21,77 20,04 19,72

TYT Türkçe EAbDCb dbAcAbccd eAAEBEcDBBEBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEcaaeCdEBbbaBDAcAAa

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik   da  ea d Bc  D ba 

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 11 57

Türkçe 30 17 11 57

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 3 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 9 11 45

Tarih-1 5 1 4 20

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 2 8 10

Matematik-1 20 2 8 10

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 2 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 2 25
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 1 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MELİHA ATILĞAN 374 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,040 198,670 8 60 60 60 658

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 14 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 13,14 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,70 1,32 1,01

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,71 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,36 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,48 6,87 5,80

Toplam: 90 25 17 20,75 23 21,77 20,04 19,72

TYT Türkçe bACaCEcadAEA BDa   Aa  a  eEBD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal dEAcEeCcEBCaBaDcdAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 9 43

Türkçe 30 13 9 43

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 12 8 60

Tarih-1 5 3 2 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
MIZAFER 371 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,165 198,670 3 22 22 22 414

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 14 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 13,14 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,70 1,32 1,01

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,71 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,36 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 8,48 6,87 5,80

Matematik-1 20 0 2 -0,50 -3 0,33 2,95 6,61

Toplam: 90 33 13 29,75 33 21,77 20,04 19,72

TYT Türkçe EAC CE dbAcADccd  AA BEBDBB BD

Cevap Anahtarı B EACDCEDBCAEADBDCCBAAEBEBDBBEBD

TYT Sosyal eEAeEBCdEcCDBBcAEAAC

Cevap Anahtarı B CEADEBCEEBCDBBDAEAAC

TYT Matematik ab                  

Cevap Anahtarı B DAECEBDDBBEBADEDACDC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 6 60

Türkçe 30 18 6 60

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 15 5 75

Tarih-1 5 3 2 60

Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 1 0 100
İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 0 2 0

Matematik-1 20 0 2 0

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 2 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURHAKKI TUTAN 312 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 14 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 16 9,00 30 13,14 10,31 9,43

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,71 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,70 1,32 1,01

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,71 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,36 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 8,48 6,87 5,80

Matematik-1 20 3 17 -1,25 -6 0,33 2,95 6,61

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,50 0,13 0,91

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,75 0,43 1,75

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 -0,25 0,73 1,70

TYT Fen 20 4 16 0,00 0 0,00 1,30 4,35

Toplam: 90 24 65 7,75 9 21,77 20,04 19,72

TYT Türkçe AbDCaaaeAdcbdcaaaAaEBAE BDaBbB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal bdeAaCbaecadccaEebeA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik AbacDacaddeBaccdbbaa

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

TYT Fen baaaEdcBdAebeacbbcDc

Cevap Anahtarı A ADEBEEABEACEDBECABDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 16 43

Türkçe 30 13 16 43

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 2 0 100
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 0 2 0
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 1 67
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 1 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 4 16 20

Tarih-1 5 1 4 20

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0

TYT Matematik 20 3 17 15

Matematik-1 20 3 17 15

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 1 1 50
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 2 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 1 0 100
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 1 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 1 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 1 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 1 3 25
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 0 3 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

TYT Fen 20 4 16 20

Fizik 7 1 6 14

Kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
İtme ile çizgisel momentum değişimi arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Çizgisel momentumun korunumunu analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yükler için elektriksel potansiyel enerji, elektriksel potansiyel, elektriksel potansiyel farkı ve elektriksel iş kavramlarını açıklar.1 0 1 0
Üzerinden akım geçen iletken düz bir telin çevresinde, halkanın merkezinde ve akım makarasının (bobin) merkez ekseninde oluşan manyetik alanın şiddetini etkileyen değişkenleri analiz eder.1 1 0 100
Sığanın bağlı olduğu değişkenleri analiz eder. 1 0 1 0
Noktasal yüklerde elektriksel kuvvet ve elektrik alanı ile ilgili hesaplamalar yapar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 5 29

Gaz Karışımları 1 1 0 100
Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler 1 0 1 0
Tepkime Isılarının Toplanabilirliği 1 1 0 100
Tepkimelerde Isı Değişimi 1 0 1 0
Tepkime Hızları 2 0 2 0
Kimyasal Denge 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 5 17

Sindirim sisteminin yapı, görev ve işleyişini açıklar. 1 0 1 0
Dişi üreme sisteminin yapısını, görevini açıklar. 1 0 1 0
Kan damarlarının yapılarını ve çeşitlerini açıklar. 1 0 1 0
Hemoglobinin özelliklerini ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Bağışıklık çeşitlerini ve vücudun doğal savunma mekanizmalarını açıklar. 1 1 0 100
İdrarın oluşum aşamalarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
NURHAN GEÇ 393 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,060 198,670 11 79 79 79 785

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 14 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 6 11,50 38 13,14 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,71 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,70 1,32 1,01

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,71 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,36 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,48 6,87 5,80

Toplam: 90 21 14 17,50 19 21,77 20,04 19,72

TYT Türkçe AE CbcBCecACBD  e   eA    EBD 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal badADba   aa DCEAAaA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 13 6 43

Türkçe 30 13 6 43

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 1 50
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 8 8 40

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 0 1 0
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 2 2 40

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN GÖKDEMİR 491 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,375 198,670 12 98 98 98 925

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 14 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 10 7,50 25 13,14 10,31 9,43

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,71 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,70 1,32 1,01

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,71 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,36 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,48 6,87 5,80

Toplam: 90 19 21 13,75 15 21,77 20,04 19,72

TYT Türkçe eEaaEeaeeEce D  C   BAa   EBD 

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEeADCEEcabdabaEbAbb

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 10 10 33

Türkçe 30 10 10 33

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 2 4 33
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 0 2 0
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 0 2 0
Anlatım Bozuklukları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 1 0 33
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 0 0 0
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 1 0 50
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 0 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 0 0 0

TYT Sosyal 20 9 11 45

Tarih-1 5 4 1 80

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 0 1 0
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 1 1 50
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
SELMA BİLEM 482 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,425 198,670 5 30 30 30 487

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 14 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 17 12 14,00 47 13,14 10,31 9,43

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,71 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,70 1,32 1,01

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,71 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,36 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,48 6,87 5,80

Matematik-1 20 1 0 1,00 5 0,33 2,95 6,61

Toplam: 90 31 17 26,75 30 21,77 20,04 19,72

TYT Türkçe AaaCbDBCeccbBDcbdA EBAEBdDEBaB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EdeAeCdE  DBBDbEAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

TYT Matematik               D     

Cevap Anahtarı A ADCEDDBEEBBBDADECACD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 17 12 57

Türkçe 30 17 12 57

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 1 5 17
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 1 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 2 0 100
Anlatım Bozuklukları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 0 1 0
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 1 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 3 0 100
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 0 1 0
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 13 5 65

Tarih-1 5 2 3 40

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 0 1 0
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100

TYT Matematik 20 1 0 5

Matematik-1 20 1 0 5

Trigonometrik Fonksiyonlar 2 0 0 0
ANALİTİK GEOMETRİ 2 0 0 0
Doğrunun Analitik İncelenmesi 1 0 0 0
İkinci dereceden İki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Fonksiyonların Dönüşümleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar 1 0 0 0
İkinci dereceden bir değişkenli fonksiyonun grafiğini çizerek yorumlar. 1 0 0 0
İkinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizliklerin çözüm kümesini bulur. 1 0 0 0
Çemberde kirişin özelliklerini göstererek işlemler yapar. 4 0 0 0
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açıların özelliklerini kullanarak işlemler yapar. 3 1 0 33
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin çevre ve alan bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI 11. SINIF 4.DENEME 2021-2022

SİİRT / KURTALAN / Halk Eğitim Merkezi Ve Akşam Sanat Okulu

Öğrenci Numara Sınıf
TAŞAR EVİN 441 11F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,495 198,670 1 17 17 17 371

Puanı Hesaplanan: 127 127 127 1212

Katılımlar: 14 129 129 129 1490

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 18 6 16,50 55 13,14 10,31 9,43

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 1,66 1,64

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,70 1,32 1,01

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,71 0,97 0,73

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,36 2,92 2,43

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,48 6,87 5,80

Toplam: 90 33 9 30,75 34 21,77 20,04 19,72

TYT Türkçe AE CE dCAcAbccD dA EBA BBD BDB

Cevap Anahtarı A AEDCEDBCAEACBDDCCABEBAEBBDEBDB

TYT Sosyal EEeAeCdE BDBBD EAACA

Cevap Anahtarı A EECADCEEBBDBBDCEAACA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 30 18 6 60

Türkçe 30 18 6 60

Edebiyat ve Toplum İlişkisi 6 4 2 67
Noktalama işaretlerini yerinde kullanır. 2 1 0 50
Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi 2 1 1 50
Yazım kurallarına uyar. 2 1 0 50
Anlatım Bozuklukları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cumhuriyet Dönemi'nde Tiyatro (1923-1950 Arası) 1 1 0 100
Anlamla ilgili anlatım bozukluklarının sebeplerini belirler. 1 0 0 0
Sohbeti tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 0 1 0
1923-1950 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 3 2 0 67
Cumhuriyet Dönemi tiyatrosunu tanır. 1 0 0 0
1950-1980 arasında tiyatro eseri veren yazarları tanır. 1 1 0 100
Fıkrayı tanımlar ve genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
1923-1950 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 2 2 0 100
Cumhuriyet Dönemi'nde Roman (1923-1950 Arası) 1 0 0 0
1950-1980 arasında eser veren yazarların ve bu dönemde yazılan romanların genel özelliklerini kavrar. 1 1 0 100
Fecriati Dönemi'nde Şiir 1 1 0 100
Makale türünün genel özelliklerini kavrar ve bilimsel makalenin bölümlerini bilir. 1 1 0 100
Edebi akımları ve edebiyata yansımalarını bilir. 1 1 0 100

TYT Sosyal 20 15 3 75

Tarih-1 5 3 2 60

Osmanlı ile Rusya arasındaki rekabetin Osmanlı Devleti   nin Avrupa ve Asya siyasetindeki önemini kavrar. 1 1 0 100
Osmanlı devlet idaresi ve toplum düzenindeki çözülmeleri önleme çabalarını analiz eder. 1 1 0 100
Fransız İhtilali ve Avrupa   da Sanayi Devrimi ile birlikte devlet-toplum ilişkilerinde meydana gelen dönüşümü kavrar.1 0 1 0
Osmanlı Devleti   nin son dönemlerinde endüstriyel üretime geçiş çabalarını ve bu süreçte yaşanan zorlukları analiz eder.1 1 0 100
Osmanlı Devleti   nin siyasi varlığına yönelik tehditleri analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

İlk kültür merkezlerinin ortaya çıkışı, yayılışı ve dağılışlarını belirleyen faktörleri açıklar. 1 1 0 100
Biyoçeşitliliğin oluşumu ve azalmasında etkili olan faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Türkiye'de sanayi sektörünün özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Doğal kaynaklar ile ekonomi ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Doğal unsurları üretim, dağıtım ve tüketim süreçleri üzerindeki etkisi açısından değerlendirir. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleri arasındaki ilişkiyi ekonomiye etkisi açısından değerlendirir.1 1 0 100

Felsefe 5 4 0 80

MÖ 6. yüzyıl-MS 2. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
20. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

Hz. Muhammed'in peygamberlikle ilgili görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasında ilişki kurar. 1 1 0 100
Kur'an'ı Kerim'de geçen bazı kavramları yorumlar. 2 2 0 100
İnançla ilgili yaklaşımları tartışır. 1 1 0 100
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