
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

KATILIMLAR

1 191 KÜBRA MUKYAZ 12E 30 9 27,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 14 4,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 64 28 57,00 282,073 6967

2 20 SEMRA ALİM 12H 35 2 34,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 57 5 55,75 277,023 7388

3 0 MERVE YETÜT 12I 31 9 28,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 6 3 5,25 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 60 26 53,50 271,348 7890

4 1052 FERHAT YÜKSEL 12E 28 12 25,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 17 23 11,25 2 5 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 64 56 50,00 264,150 8571

5 447 ZEYNEP ÇİFTECİ 12G 29 10 26,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 6 2 5,50 2 0 2,00 2 1 1,75 6 0 6,00 56 20 51,00 262,735 8715

6 136 İREMNUR MALGAZ 12E 30 8 28,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 4 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 54 16 50,00 259,800 8999

7 59 ROJİN KINAY 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 1 4,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 54 22 48,50 256,145 9353

8 8 ÖZLEM BAZ 12C 27 13 23,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 8 5 6,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 54 25 47,75 254,890 9456

9 0 RANA ARSLN 12I 33 7 31,25 5 0 5,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 53 20 48,00 251,958 9764

10 71 NERGİS BENİCE 12B 30 10 27,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 8 1 7,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 51 24 45,00 245,945 10431

11 313 TANER DENİZ 12F 27 9 24,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 0 2,00 48 12 45,00 244,893 10570

12 19 ZEYNEP AKSOY 12A 23 10 20,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 2 1,50 8 2 7,50 3 4 2,00 4 2 3,50 5 1 4,75 51 24 45,00 244,755 10585

13 285 EVİN YAMAN 12B 26 12 23,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 9 4 8,00 1 0 1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 47 24 41,00 233,400 11905

14 306 CANER ÖZDEMİR 12F 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 9 2,75 48 26 41,50 233,318 11915

15 217 CEYHAN 12I 34 6 32,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 46 17 41,75 231,973 12093

16 101 İREM BELİM 12E 30 10 27,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 7 3 6,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 47 27 40,25 231,118 12211

17 446 SENA BAYDAK 12G 32 8 30,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 3 0,25 45 16 41,00 230,250 12328

18 504 SALİH ÖZALP 12F 24 6 22,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 44 14 40,50 229,440 12430

19 291 EDANUR 12I 28 12 25,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 43 18 38,50 221,845 13385

20 218 ZELAL AVCI 12B 23 14 19,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 11 3 10,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 44 29 36,75 221,823 13388

21 195 HALİSE DEMİR 12A 25 14 21,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 5 3,75 0 7 -1,75 3 3 2,25 4 2 3,50 47 41 36,75 217,873 13935

22 9 MAHİRM 12B 18 13 14,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 9 3 8,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 43 29 35,75 217,520 13989

23 164 VEYSİ VARLI 12A 11 6 9,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 17 3 16,25 3 3 2,25 1 3 0,25 2 0 2,00 40 23 34,25 217,308 14009

24 64 İDAL SAYGI 12H 29 11 26,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 44 28 37,00 216,408 14121

25 67 İLKNUR 12I 27 12 24,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 5 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 43 27 36,25 215,373 14263

26 178 AKIN 12F 27 9 24,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 41 21 35,75 214,080 14408

27 33 EMİNE BAYSAN 12H 27 12 24,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 40 19 35,25 213,073 14561

28 232 HİLAL EROL 12E 27 9 24,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 3 3,25 1 0 1,00 2 0 2,00 41 24 35,00 212,093 14678

29 0 SELİN HAVAS 12M 26 11 23,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 42 27 35,25 211,990 14697
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

KATILIMLAR

30 187 GÜLCAN YRLMZ 12I 27 12 24,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 1 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 40 24 34,00 209,900 14954

31 251 ELİF TÜRKAN 12F 24 14 20,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 41 31 33,25 205,148 15644

32 17 DİLAN OT 12H 24 11 21,25 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 37 17 32,75 204,345 15740

33 100 EVİN  SAYIN 12I 24 16 20,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 39 28 32,00 201,440 16098

34 88 SALİH KONUK 12A 24 8 22,00 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 5 6 3,50 35 15 31,25 201,173 16136

35 31 MUSTAFA 12S 8 16 4,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 9 5 7,75 2 5 0,75 5 2 4,50 4 1 3,75 40 36 31,00 201,130 16138

36 226 BERİVAN DOĞAN 12H 22 10 19,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 6 1 5,75 1 2 0,50 3 0 3,00 37 26 30,50 199,170 16396

37 0 HİVDAN 26 9 23,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 4 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 38 28 31,00 198,463 16486

38 175 NUSEMA 12I 28 12 25,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 37 27 30,25 196,553 16693

39 212 FERHAT ALKAN 12F 20 18 15,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 37 30 29,50 195,390 16836

40 213 YILDIZ ÇELİK 12E 25 13 21,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 3 4,25 35 24 29,00 194,383 16967

41 859 FURKAN KORKMAZ 12F 20 20 15,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 12 28 5,00 1 1 0,75 2 0 2,00 44 60 29,00 194,370 16970

42 28 SEVDA SU 12H 21 9 18,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 33 14 29,50 194,038 17009

43 206 BAHAR BAYSAN 12H 24 13 20,75 3 0 3,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 32 20 27,00 186,193 17944

44 44 SEHER ÇALIŞIR 12C 19 21 13,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 4 1,00 1 2 0,50 4 0 4,00 2 3 1,25 37 40 27,00 184,933 18082

45 227 FİDAN ÖZCAN 12E 18 17 13,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 33 26 26,50 184,308 18165

46 239 SEZGİN 12G 21 17 16,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 33 27 26,25 183,495 18260

47 0 SABR ACR 12 20 16 16,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 33 36 24,00 178,480 18836

48 0 İPEK ARSLAN 12D 20 16 16,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 32 31 24,25 177,813 18916

49 248 GİZEM DERYA İLTER 12 23 17 18,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 0 2,00 30 26 23,50 175,618 19135

50 98 YUSUF BAŞAK 12D 19 19 14,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 32 36 23,00 174,938 19213

51 25 SEDAT BOZKURT 12C 16 18 11,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 6 2 5,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 30 31 22,25 173,228 19385

52 168 SÜHEYLA EKİNCİ 12E 22 17 17,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 5 12 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 34 46 22,50 171,758 19521

53 290 DİLAN  KİN 12D 21 15 17,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 2 3 1,25 2 3 1,25 29 27 22,25 171,260 19570

54 410 MEHMET ALTNER 12E 15 17 10,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 29 29 21,75 168,860 19822

55 69 ORHAN ONAT 12A 20 18 15,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 3 6 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 32 42 21,50 167,610 19953

56 128 YUSUF KONGÜL 12C 22 15 18,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 27 27 20,25 164,650 20247

57 169 SÖNMEZSOY 12C 23 12 20,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 2 4 1,00 26 29 18,75 159,748 20693

58 241 BİNEVŞ SÖNMEZSOY 12H 15 25 8,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 29 41 18,75 159,610 20703
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

KATILIMLAR

59 192 GÜLTEN 12F 18 22 12,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 4 4 3,00 27 37 17,75 158,033 20854

60 81 TUBA ARSLAN 12C 18 13 14,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 23 20 18,00 157,953 20862

61 282 ROJİN BAYINDIR 12G 17 21 11,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 7 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 26 34 17,50 154,258 21181

62 179 DİCLE ACAR 12E 11 6 9,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 19 14 15,50 149,980 21528

63 190 MEHMET ÇETİNKAYA 12E 10 13 6,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 4 3,00 20 25 13,75 145,480 21876

64 280 FATİH SERT 12G 12 24 6,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 3 0,25 2 7 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 24 41 13,75 142,578 22120

65 118 ÖZNUR 12A 7 17 2,75 6 8 4,00 0 2 -0,50 6 0 6,00 1 1 0,75 20 28 13,00 142,083 22157

66 210 BİLMEZ YİĞİTCAN 12G 17 13 13,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 19 26 12,50 139,998 22322

67 284 ELİF ONUK 12F 15 25 8,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 21 41 10,75 134,350 22747

68 56 VEYSEL 12I 8 12 5,00 2 0 2,00 10 12 7,00 123,340 23509

69 225 İLAYDA BİLEN 12G 7 7 5,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 9 14 5,50 117,673 23875
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 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

SINIF: 

KATILIMLAR

1 0 HİVDAN 26 9 23,75 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 4 -1,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 4 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 38 28 31,00 198,463 16486
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SABR ACR 12 20 16 16,00 3 2 2,50 1 2 0,50 0 5 -1,25 1 4 0,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 33 36 24,00 178,480 18836

2 248 GİZEM DERYA İLTER 12 23 17 18,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 2 3 1,25 2 0 2,00 30 26 23,50 175,618 19135
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 19 ZEYNEP AKSOY 12A 23 10 20,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 2 2 1,50 8 2 7,50 3 4 2,00 4 2 3,50 5 1 4,75 51 24 45,00 244,755 10585

2 195 HALİSE DEMİR 12A 25 14 21,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 2 3 1,25 5 5 3,75 0 7 -1,75 3 3 2,25 4 2 3,50 47 41 36,75 217,873 13935

3 164 VEYSİ VARLI 12A 11 6 9,50 3 2 2,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 1 1 0,75 17 3 16,25 3 3 2,25 1 3 0,25 2 0 2,00 40 23 34,25 217,308 14009

4 88 SALİH KONUK 12A 24 8 22,00 2 0 2,00 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 5 6 3,50 35 15 31,25 201,173 16136

5 69 ORHAN ONAT 12A 20 18 15,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 5 -1,25 3 6 1,50 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 32 42 21,50 167,610 19953

6 118 ÖZNUR 12A 7 17 2,75 6 8 4,00 0 2 -0,50 6 0 6,00 1 1 0,75 20 28 13,00 142,083 22157
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12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 71 NERGİS BENİCE 12B 30 10 27,50 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 8 1 7,75 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 51 24 45,00 245,945 10431

2 285 EVİN YAMAN 12B 26 12 23,00 2 2 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 9 4 8,00 1 0 1,00 3 2 2,50 2 0 2,00 47 24 41,00 233,400 11905

3 218 ZELAL AVCI 12B 23 14 19,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 11 3 10,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 2 0 2,00 44 29 36,75 221,823 13388

4 9 MAHİRM 12B 18 13 14,75 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 2 1 1,75 9 3 8,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 3 2 2,50 43 29 35,75 217,520 13989
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12C SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

SINIF: 12C

KATILIMLAR

1 59 ROJİN KINAY 12C 32 8 30,00 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 1 4,75 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 2 2,50 54 22 48,50 256,145 9353

2 8 ÖZLEM BAZ 12C 27 13 23,75 5 0 5,00 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 8 5 6,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 54 25 47,75 254,890 9456

3 44 SEHER ÇALIŞIR 12C 19 21 13,75 3 2 2,50 2 2 1,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 4 1,00 1 2 0,50 4 0 4,00 2 3 1,25 37 40 27,00 184,933 18082

4 25 SEDAT BOZKURT 12C 16 18 11,50 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 6 2 5,50 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 30 31 22,25 173,228 19385

5 128 YUSUF KONGÜL 12C 22 15 18,25 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 3 0,25 1 3 0,25 1 0 1,00 27 27 20,25 164,650 20247

6 169 SÖNMEZSOY 12C 23 12 20,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 0 5 -1,25 2 4 1,00 26 29 18,75 159,748 20693

7 81 TUBA ARSLAN 12C 18 13 14,75 1 3 0,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 2 0 2,00 1 1 0,75 23 20 18,00 157,953 20862
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 İPEK ARSLAN 12D 20 16 16,00 2 3 1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 4 0 4,00 3 6 1,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 32 31 24,25 177,813 18916

2 98 YUSUF BAŞAK 12D 19 19 14,25 2 1 1,75 3 1 2,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 2 0 2,00 32 36 23,00 174,938 19213

3 290 DİLAN  KİN 12D 21 15 17,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 3 0 3,00 2 3 1,25 2 3 1,25 29 27 22,25 171,260 19570
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 191 KÜBRA MUKYAZ 12E 30 9 27,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 4 1 3,75 8 14 4,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 64 28 57,00 282,073 6967

2 1052 FERHAT YÜKSEL 12E 28 12 25,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 17 23 11,25 2 5 0,75 3 4 2,00 3 3 2,25 64 56 50,00 264,150 8571

3 136 İREMNUR MALGAZ 12E 30 8 28,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 1 1,75 4 4 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 3 0 3,00 54 16 50,00 259,800 8999

4 101 İREM BELİM 12E 30 10 27,50 0 5 -1,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 7 3 6,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 47 27 40,25 231,118 12211

5 232 HİLAL EROL 12E 27 9 24,75 3 2 2,50 0 4 -1,00 2 3 1,25 2 3 1,25 4 3 3,25 1 0 1,00 2 0 2,00 41 24 35,00 212,093 14678

6 213 YILDIZ ÇELİK 12E 25 13 21,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 5 3 4,25 35 24 29,00 194,383 16967

7 227 FİDAN ÖZCAN 12E 18 17 13,75 1 4 0,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 2 0 2,00 33 26 26,50 184,308 18165

8 168 SÜHEYLA EKİNCİ 12E 22 17 17,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 2 3 1,25 5 12 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 1 0 1,00 34 46 22,50 171,758 19521

9 410 MEHMET ALTNER 12E 15 17 10,75 5 0 5,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 29 29 21,75 168,860 19822

10 179 DİCLE ACAR 12E 11 6 9,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 19 14 15,50 149,980 21528

11 190 MEHMET ÇETİNKAYA 12E 10 13 6,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 4 4 3,00 20 25 13,75 145,480 21876
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 313 TANER DENİZ 12F 27 9 24,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 4 0 4,00 2 0 2,00 48 12 45,00 244,893 10570

2 306 CANER ÖZDEMİR 12F 31 9 28,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 5 9 2,75 48 26 41,50 233,318 11915

3 504 SALİH ÖZALP 12F 24 6 22,50 4 1 3,75 1 2 0,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 0 3,00 44 14 40,50 229,440 12430

4 178 AKIN 12F 27 9 24,75 4 1 3,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 2 4 1,00 41 21 35,75 214,080 14408

5 251 ELİF TÜRKAN 12F 24 14 20,50 4 1 3,75 1 3 0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 41 31 33,25 205,148 15644

6 212 FERHAT ALKAN 12F 20 18 15,50 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 2 3,50 1 1 0,75 1 0 1,00 37 30 29,50 195,390 16836

7 859 FURKAN KORKMAZ 12F 20 20 15,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 12 28 5,00 1 1 0,75 2 0 2,00 44 60 29,00 194,370 16970

8 192 GÜLTEN 12F 18 22 12,50 2 2 1,50 1 2 0,50 1 4 0,00 1 3 0,25 4 4 3,00 27 37 17,75 158,033 20854

9 284 ELİF ONUK 12F 15 25 8,75 0 5 -1,25 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 21 41 10,75 134,350 22747

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12G SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

SINIF: 12G

KATILIMLAR

1 447 ZEYNEP ÇİFTECİ 12G 29 10 26,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 6 2 5,50 2 0 2,00 2 1 1,75 6 0 6,00 56 20 51,00 262,735 8715

2 446 SENA BAYDAK 12G 32 8 30,00 3 2 2,50 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 3 0,25 45 16 41,00 230,250 12328

3 239 SEZGİN 12G 21 17 16,75 3 2 2,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 33 27 26,25 183,495 18260

4 282 ROJİN BAYINDIR 12G 17 21 11,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 7 -0,75 2 1 1,75 2 2 1,50 26 34 17,50 154,258 21181

5 280 FATİH SERT 12G 12 24 6,00 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 1 3 0,25 2 7 0,25 1 0 1,00 2 0 2,00 2 0 2,00 24 41 13,75 142,578 22120

6 210 BİLMEZ YİĞİTCAN 12G 17 13 13,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 1 0 1,00 19 26 12,50 139,998 22322

7 225 İLAYDA BİLEN 12G 7 7 5,25 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 9 14 5,50 117,673 23875
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12H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 20 SEMRA ALİM 12H 35 2 34,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 1 0,75 57 5 55,75 277,023 7388

2 64 İDAL SAYGI 12H 29 11 26,25 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 2 2 1,50 44 28 37,00 216,408 14121

3 33 EMİNE BAYSAN 12H 27 12 24,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 40 19 35,25 213,073 14561

4 17 DİLAN OT 12H 24 11 21,25 3 1 2,75 1 2 0,50 4 1 3,75 3 2 2,50 1 0 1,00 1 0 1,00 37 17 32,75 204,345 15740

5 226 BERİVAN DOĞAN 12H 22 10 19,50 2 3 1,25 0 3 -0,75 1 4 0,00 2 3 1,25 6 1 5,75 1 2 0,50 3 0 3,00 37 26 30,50 199,170 16396

6 28 SEVDA SU 12H 21 9 18,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 33 14 29,50 194,038 17009

7 206 BAHAR BAYSAN 12H 24 13 20,75 3 0 3,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 32 20 27,00 186,193 17944

8 241 BİNEVŞ SÖNMEZSOY 12H 15 25 8,75 3 2 2,50 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 3 1 2,75 29 41 18,75 159,610 20703
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12I SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

SINIF: 12I

KATILIMLAR

1 0 MERVE YETÜT 12I 31 9 28,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 3 2 2,50 6 3 5,25 1 5 -0,25 4 2 3,50 4 2 3,50 60 26 53,50 271,348 7890

2 0 RANA ARSLN 12I 33 7 31,25 5 0 5,00 0 4 -1,00 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 53 20 48,00 251,958 9764

3 217 CEYHAN 12I 34 6 32,50 1 3 0,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 46 17 41,75 231,973 12093

4 291 EDANUR 12I 28 12 25,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 43 18 38,50 221,845 13385

5 67 İLKNUR 12I 27 12 24,00 3 2 2,50 0 3 -0,75 3 1 2,75 1 3 0,25 4 5 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 43 27 36,25 215,373 14263

6 187 GÜLCAN YRLMZ 12I 27 12 24,00 1 2 0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 2 2 1,50 5 1 4,75 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 40 24 34,00 209,900 14954

7 100 EVİN  SAYIN 12I 24 16 20,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 39 28 32,00 201,440 16098

8 175 NUSEMA 12I 28 12 25,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 3 3 2,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 37 27 30,25 196,553 16693

9 56 VEYSEL 12I 8 12 5,00 2 0 2,00 10 12 7,00 123,340 23509

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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12M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

SINIF: 12M

KATILIMLAR

1 0 SELİN HAVAS 12M 26 11 23,25 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 42 27 35,25 211,990 14697

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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12S SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

BATMAN KOZLUK 15 Temmuz Anadolu Lisesi CAP TYT4 69 69 69 25627

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,53 10,97 19,79 2,54 1,64 2,13 1,72 1,46 1,35 2,49 1,08 2,22 2,36 1,60 1,96 0,02 0,01 0,01 10,35 5,09 9,08 1,94 2,16 1,40 3,11 1,35 2,78 3,18 0,99 2,94 50,24 26,35 43,66 236,880

Okul Ortalaması 22,48 12,97 19,24 2,49 1,96 2,00 1,42 2,12 0,89 2,19 1,67 1,78 2,12 2,12 1,59 0,00 0,00 0,00 4,72 4,29 3,65 0,58 1,46 0,21 1,67 1,19 1,38 2,23 0,87 2,01 39,90 28,65 32,75 200,410

SINIF: 12S

KATILIMLAR

1 31 MUSTAFA 12S 8 16 4,00 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 9 5 7,75 2 5 0,75 5 2 4,50 4 1 3,75 40 36 31,00 201,130 16138

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİVDAN 0

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,463 236,880 1 37 37 37 16486

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 1 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 23,75 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,75 0,89 1,35

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 -1,00 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 2,50 6,26 7,67

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 1,75 3,65 9,08

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,00 0,21 1,40

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,75 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,25 2,01 2,94

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 3,00 3,60 7,11

Toplam: 120 38 28 31,00 26 31,00 31,25 41,07

TYT Türkçe CEBDDBDa E   ADcdDacCDdEACCCeB DDBaBdDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DCAb ed  bdceb  dDcE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E    D             b                    

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen ed dADe C D d Ddbe  

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 9 65

Türkçe 40 26 9 65

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 0 3 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 0 80
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 10 20

Tarih-1 5 3 1 60

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 1 5

Matematik-1 40 2 1 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 8 25

Fizik 7 2 4 29

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 1 29

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 3 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM DERYA İLTER 248 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,618 236,880 2 49 49 49 19135

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 2 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 17,38 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,12 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,12 0,89 1,35

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,62 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,62 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 2,25 6,26 7,67

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 3,38 3,65 9,08

Toplam: 120 30 26 23,50 20 23,75 31,25 41,07

TYT Türkçe aBCDBbDeaEEacaAADbdDDdCAECCeCEBDDBdecdec

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CAe      bdDbbbbaEDb     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik    B                                    

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 17 58

Türkçe 40 23 17 58

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 0 3 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 9 20

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SABR ACR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,480 236,880 1 47 47 47 18836

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 2 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 17,38 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,12 0,89 1,35

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,62 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,62 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 2,25 6,26 7,67

Matematik-1 40 6 5 4,75 12 3,38 3,65 9,08

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,21 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 2,01 2,94

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,50 3,60 7,11

Toplam: 120 33 36 24,00 20 23,75 31,25 41,07

TYT Türkçe eEBaDdbC    eADdADCabedEACCdaBdDaBaBCDEe

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal eaAEBcC  eceebcdbDbc     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik EbBeBAd d      B D    e                 

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen d           A D e   

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 16 50

Türkçe 40 20 16 50

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 2 60
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 13 20

Tarih-1 5 3 2 60

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 5 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 20

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 5 15

Matematik-1 40 6 5 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 1 9
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 2 10

Fizik 7 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HALİSE DEMİR 195 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,873 236,880 2 21 21 21 13935

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 6 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 15,29 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,80 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,05 0,89 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,20 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,60 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 4,65 6,26 7,67

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 6,08 3,65 9,08

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,70 0,21 1,40

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,90 1,38 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,45 2,01 2,94

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 6,05 3,60 7,11

Toplam: 120 47 41 36,75 31 30,29 31,25 41,07

TYT Türkçe CEdDDcDa EdeaADccDCebDBEACCCeBdDbBdBCDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DCAaeBdeacBbDAEabDeE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E   eD Ce De  a       Db                

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen ddabcbeDCaeaA DdCBAd

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 14 63

Türkçe 40 25 14 63

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 10 40

Tarih-1 5 3 2 60

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 5 13

Matematik-1 40 5 5 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 1 9
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 12 35

Fizik 7 0 7 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 3 43

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ORHAN ONAT 69 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,610 236,880 5 55 55 55 19953

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 6 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 15,29 19,24 19,79

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,80 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,05 0,89 1,35

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,20 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,60 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 11 -0,75 -4 4,65 6,26 7,67

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 6,08 3,65 9,08

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,70 0,21 1,40

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,90 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,45 2,01 2,94

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 6,05 3,60 7,11

Toplam: 120 32 42 21,50 18 30,29 31,25 41,07

TYT Türkçe dbcDaaDC EaDbAcdccbBdDdEACCCBecDe BBCDbC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal eaA ed  a   Db dbeeb     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E     dCe  b    ca               a      

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen dc C D aC b ABDCece 

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 18 50

Türkçe 40 20 18 50

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 1 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 2 11 8

Tarih-1 5 1 3 20

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 7 35

Fizik 7 2 2 29

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZNUR 118 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,083 236,880 6 65 65 65 22157

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 6 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 17 2,75 7 15,29 19,24 19,79

Matematik-1 40 6 8 4,00 10 6,08 3,65 9,08

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,70 0,21 1,40

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,90 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,45 2,01 2,94

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 6,05 3,60 7,11

Toplam: 120 20 28 13,00 11 30,29 31,25 41,07

TYT Türkçe aBe dDe a    adADCeb c bbbb dddDD       

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Matematik  Eb  BEddD caB       ebD    a           

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen  d    bCD ACDBD    d

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 17 18

Türkçe 40 7 17 18

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 3 1 1 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 0 4 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 0 40
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 8 15

Matematik-1 40 6 8 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 2 9
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 3 35

Fizik 7 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 6 0 86

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KONUK 88 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,173 236,880 4 34 34 34 16136

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 6 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 15,29 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,80 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,05 0,89 1,35

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,20 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,60 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 4,65 6,26 7,67

Matematik-1 40 5 6 3,50 9 6,08 3,65 9,08

Toplam: 120 35 15 31,25 26 30,29 31,25 41,07

TYT Türkçe CEBDDc a E cd   ADC CDBcACCCeBEDDeBB DEd

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DC   B   A   A  C  d     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E  DB      b  Ea  a   e         c    b  

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 8 60

Türkçe 40 24 8 60

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 0 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 1 24

Tarih-1 5 2 0 40

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 0 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 0 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 6 10

Matematik-1 40 4 6 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 3 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 2 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSİ VARLI 164 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,308 236,880 3 23 23 23 14009

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 6 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 6 9,50 24 15,29 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,80 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,05 0,89 1,35

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,20 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,60 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 4,65 6,26 7,67

Matematik-1 40 17 3 16,25 41 6,08 3,65 9,08

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,70 0,21 1,40

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,90 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,45 2,01 2,94

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 6,05 3,60 7,11

Toplam: 120 40 23 34,25 29 30,29 31,25 41,07

TYT Türkçe aBCb D  d    BA Da DDdC ECa             

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CAeeEc b b DccAC  e      

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik  EC DBBCeaC    D BaCB  DDBA   CC        

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen dd ACdDCe e e D C   

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 6 28

Türkçe 40 11 6 28

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 2 0 40
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 8 24

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 3 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 3 43

Matematik-1 40 17 3 43

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 7 1 64
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 1 0 100
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 6 30

Fizik 7 3 3 43

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 1 3 14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP AKSOY 19 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,755 236,880 1 12 12 12 10585

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 6 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 15,29 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,80 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,05 0,89 1,35

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,20 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,60 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 4,65 6,26 7,67

Matematik-1 40 8 2 7,50 19 6,08 3,65 9,08

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,70 0,21 1,40

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,90 1,38 2,78

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,45 2,01 2,94

TYT Fen 20 12 7 10,25 51 6,05 3,60 7,11

Toplam: 120 51 24 45,00 38 30,29 31,25 41,07

TYT Türkçe dBCacDb aaE  BAADad DdCAECC eEBDDBBBD  E

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal C D da e   DDEAbdED      

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik  EC    b  Cc B D             B       A  

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen adBAedDCaEAa BcCCEAB

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 10 58

Türkçe 40 23 10 58

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 0 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 5 32

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 0 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 2 18

Matematik-1 40 7 2 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 12 7 60

Fizik 7 3 4 43

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 4 2 57

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 1 83

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN YAMAN 285 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,400 236,880 2 13 13 13 11905

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 4 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 21,19 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,44 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,50 0,89 1,35

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,12 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,31 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 5,38 6,26 7,67

Matematik-1 40 9 4 8,00 20 8,56 3,65 9,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,31 0,21 1,40

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,94 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,25 2,01 2,94

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 4,50 3,60 7,11

Toplam: 120 47 24 41,00 34 39,62 31,25 41,07

TYT Türkçe CaBDDccaAa DCdDBADbaC dEACCCeBccDBBBCDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DC deB   eBc    bDeE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E  DBBc eC c  E  D C  D      e          

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen     A  aC b ABD  B  

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 12 65

Türkçe 40 26 12 65

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 6 24

Tarih-1 5 2 2 40

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 1 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 4 23

Matematik-1 40 9 4 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 2 30

Fizik 7 1 0 14

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MAHİRM 9 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,520 236,880 4 22 22 22 13989

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 4 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 21,19 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,44 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,50 0,89 1,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,12 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,31 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 5,38 6,26 7,67

Matematik-1 40 9 3 8,25 21 8,56 3,65 9,08

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,31 0,21 1,40

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,94 1,38 2,78

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,25 2,01 2,94

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 4,50 3,60 7,11

Toplam: 120 43 29 35,75 30 39,62 31,25 41,07

TYT Türkçe CE DbBea    CeDcdcaa  cEdCCCeBdDDBBB  EC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DacEBdC DA  eAE bD E     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E dbB  CC  a  EB      D        C        

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen dd  ce DC  EeaDbCBe 

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 13 45

Türkçe 40 18 13 45

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 3 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 1 60
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 3 2 60

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 3 20

Matematik-1 40 8 3 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 8 30

Fizik 7 0 4 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 2 43

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİS BENİCE 71 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,945 236,880 1 10 10 10 10431

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 4 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 21,19 19,24 19,79

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,44 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,50 0,89 1,35

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,12 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,31 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 5,38 6,26 7,67

Matematik-1 40 8 1 7,75 19 8,56 3,65 9,08

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,31 0,21 1,40

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,94 1,38 2,78

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,25 2,01 2,94

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 4,50 3,60 7,11

Toplam: 120 51 24 45,00 38 39,62 31,25 41,07

TYT Türkçe CcBDDBDaAbaDCADBADbdCaBEACCCeBEDDBBBaDEd

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal De d Bd   ecD   bDAE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik EC DBE  dC       D                   A  

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen dB   DeaCa  eBcCCBd 

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 0 3 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 6 24

Tarih-1 5 1 2 20

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 1 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 1 20

Matematik-1 40 8 1 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 0 25
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 7 35

Fizik 7 2 2 29

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 2 3 29

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZELAL AVCI 218 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,823 236,880 3 20 20 20 13388

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 4 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 21,19 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,44 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,50 0,89 1,35

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,12 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,31 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 5,38 6,26 7,67

Matematik-1 40 11 3 10,25 26 8,56 3,65 9,08

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,31 0,21 1,40

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,94 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,25 2,01 2,94

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,50 3,60 7,11

Toplam: 120 44 29 36,75 31 39,62 31,25 41,07

TYT Türkçe aBdDBDe a ECDcAdDbdc dCAEeCeCdBcDBBBDCCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aADedB  CeeD Edbcd       

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik BE  DBACe CcE  D   C   D     e          

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen       eCaa   BD    B

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 14 58

Türkçe 40 23 14 58

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 2 60
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 9 24

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 11 3 28

Matematik-1 40 11 3 28

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 2 2 29

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM BAZ 8 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,890 236,880 2 8 8 8 9456

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 7 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 18,86 19,24 19,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,64 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,43 0,89 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,46 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,25 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 4,79 6,26 7,67

Matematik-1 40 8 5 6,75 17 3,50 3,65 9,08

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 0,21 1,40

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,55 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,50 2,01 2,94

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 3,00 3,60 7,11

Toplam: 120 54 25 47,75 40 28,93 31,25 41,07

TYT Türkçe CaBabBDCAEEeCeDcADCBCadEACCCeBEDDcaBdDEe

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DCAEBaCDabBDDeEaCDAE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik EbcDBA CdCb  BE    e                    

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen d    e DC     D  B  

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 13 68

Türkçe 40 27 13 68

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 5 60

Tarih-1 5 5 0 100

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 5 20

Matematik-1 40 8 5 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 0 2 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN KINAY 59 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,145 236,880 1 7 7 7 9353

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 7 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 18,86 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,64 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,43 0,89 1,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,46 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,25 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 4,79 6,26 7,67

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 3,50 3,65 9,08

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,05 0,21 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,55 1,38 2,78

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,50 2,01 2,94

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,00 3,60 7,11

Toplam: 120 54 22 48,50 40 28,93 31,25 41,07

TYT Türkçe aBCDBDDAabEaccAADCBDDBCAECCeCEBDDBBBDbCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CADedBeadABDDEACaaDA     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik  E   BBCe      D                        

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen dc   eaC      DCb bB

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 7 52

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 0 4 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 2 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEDAT BOZKURT 25 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,228 236,880 4 51 51 51 19385

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 7 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 18,86 19,24 19,79

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,64 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,43 0,89 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,46 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,25 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 4,79 6,26 7,67

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 3,50 3,65 9,08

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,05 0,21 1,40

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,55 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,50 2,01 2,94

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,00 3,60 7,11

Toplam: 120 30 31 22,25 19 28,93 31,25 41,07

TYT Türkçe bBCaaD  d  b dAAcd cecdAECCBecBDecBeDCCb

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aAedaBeadA     b EDb     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik  EC  BB e  bE          D                

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen  d    DCa     D     

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 16 18 40

Türkçe 40 16 18 40

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 3 1 1 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 2 60
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 9 20

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 1 1 14

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER ÇALIŞIR 44 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,933 236,880 3 44 44 44 18082

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 7 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 18,86 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,64 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,43 0,89 1,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,46 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 4,79 6,26 7,67

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 3,50 3,65 9,08

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,05 0,21 1,40

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,55 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,50 2,01 2,94

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,00 3,60 7,11

Toplam: 120 37 40 27,00 23 28,93 31,25 41,07

TYT Türkçe aEBDacDadEbceeaccDbeCadEACCCaedDbBBBCDEa

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal caAEBB DecdDDdcabDAc     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik Eb ae                            e      

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen     Aee C DEA DbCee 

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 21 48

Türkçe 40 19 21 48

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 3 2 60

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 7 5 35

Fizik 7 1 2 14

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 4 0 57

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÖNMEZSOY 169 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,748 236,880 6 57 57 57 20693

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 7 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 18,86 19,24 19,79

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,64 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,43 0,89 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,46 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 1,25 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 13 -2,25 -11 4,79 6,26 7,67

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 3,50 3,65 9,08

Toplam: 120 26 29 18,75 16 28,93 31,25 41,07

TYT Türkçe aaCcBcb a    BAADCdDDddAECaeCEBDDBBBDaCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aAceda beb     badcb     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik dde D B      c                          

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 23 12 58

Türkçe 40 23 12 58

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 1 13 4

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 4 5

Matematik-1 40 2 4 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA ARSLAN 81 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,953 236,880 7 60 60 60 20862

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 7 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 13 14,75 37 18,86 19,24 19,79

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,64 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,43 0,89 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,46 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,25 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 6 0,50 3 4,79 6,26 7,67

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 3,50 3,65 9,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,21 1,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,55 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,50 2,01 2,94

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,00 3,60 7,11

Toplam: 120 23 20 18,00 15 28,93 31,25 41,07

TYT Türkçe dBCbB        BAdDa DeBdAcdeeCcBcDBBBDCeE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aAc ca e       b   A     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik  E                                      

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen               D    c

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 13 45

Türkçe 40 18 13 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 1 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 2 3 40
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 2 6 8

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 20

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 1 5

Fizik 7 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KONGÜL 128 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,650 236,880 5 56 56 56 20247

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 7 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 18,86 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,64 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,43 0,89 1,35

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,46 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,25 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 12 1,00 5 4,79 6,26 7,67

Toplam: 120 27 27 20,25 17 28,93 31,25 41,07

TYT Türkçe aBCDBbe e bd BAADbcDeBCAECCBCdaceBBaDdCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CAcedce  baeD bb cDb     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 15 55

Türkçe 40 22 15 55

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 0 3 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 12 16

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 0 0

Matematik-1 40 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN  KİN 290 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,260 236,880 3 53 53 53 19570

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 3 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 15,83 19,24 19,79

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,67 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,17 0,89 1,35

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,42 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,50 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 4,75 6,26 7,67

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 2,17 3,65 9,08

Toplam: 120 29 27 22,25 19 23,17 31,25 41,07

TYT Türkçe daBDDcD A b eeD cbbdCadcACCCBBEDDedBCDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal ee ceeC  cB DA abDAd     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E  a            c  b                    

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 15 53

Türkçe 40 21 15 53

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 6 9 24

Tarih-1 5 0 4 0

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 0 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 2 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ARSLAN 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,813 236,880 1 48 48 48 18916

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 3 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 15,83 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,67 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,17 0,89 1,35

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,42 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,50 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 4,75 6,26 7,67

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 2,17 3,65 9,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,21 1,40

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,62 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,38 2,01 2,94

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,62 3,60 7,11

Toplam: 120 32 31 24,25 20 23,17 31,25 41,07

TYT Türkçe daaaDBebA b  ADcADaBdDdEAaCCeBdcDBBBa EC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DeAceBd ab  D   CDAE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E cee   e      a            b  C        

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen           e  cD   e 

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 16 50

Türkçe 40 20 16 50

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 1 60
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 6 32

Tarih-1 5 2 3 40

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 6 5

Matematik-1 40 2 6 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 3 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 3 5

Fizik 7 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF BAŞAK 98 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,938 236,880 2 50 50 50 19213

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 3 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 15,83 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,67 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,17 0,89 1,35

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,42 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,50 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 4,75 6,26 7,67

Matematik-1 40 5 5 3,75 9 2,17 3,65 9,08

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,21 1,40

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,62 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,38 2,01 2,94

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,62 3,60 7,11

Toplam: 120 32 36 23,00 19 23,17 31,25 41,07

TYT Türkçe aBCDaaeba EbDBd cadDeBdAcCaBCbBDDBBeDeeE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal eAD  B eCABeb ee ac      

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik  E     Ce  e     B b   bDd              

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen  a     a  d e D   A 

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 19 19 48

Türkçe 40 19 19 48

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Biçimleri 3 0 3 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 2 60
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

TYT Sosyal 25 6 8 24

Tarih-1 5 2 1 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 3 1 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 3 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 3 18
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 4 10

Fizik 7 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 3 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİCLE ACAR 179 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
149,980 236,880 10 62 62 62 21528

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 11 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 6 9,50 24 19,39 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,14 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 0,89 1,35

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,91 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,91 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 7,36 6,26 7,67

Matematik-1 40 2 3 1,25 3 3,66 3,65 9,08

Toplam: 120 19 14 15,50 13 32,84 31,25 41,07

TYT Türkçe C BDDa          daC  adE CCe   D BB     

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal  eAE BeD   bD   bDc      

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E       e  c              d             

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 11 6 28

Türkçe 40 11 6 28

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 1 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 3 1 0 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 2 1 40
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 0 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 5 24

Tarih-1 5 2 1 40

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 1 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 3 3

Matematik-1 40 1 3 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT YÜKSEL 1052 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,150 236,880 2 4 4 4 8571

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 11 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 19,39 19,24 19,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,14 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,41 0,89 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,91 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,91 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,36 6,26 7,67

Matematik-1 40 17 23 11,25 28 3,66 3,65 9,08

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,19 0,21 1,40

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,03 1,38 2,78

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,12 2,01 2,94

TYT Fen 20 8 12 5,00 25 3,34 3,60 7,11

Toplam: 120 64 56 50,00 42 32,84 31,25 41,07

TYT Türkçe CEBDDcDCAEEbCAecdDCBCeeEACeCeBEDDBBBebaC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DCAdBaCcaABcDAdabDAc     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik ECcDBBBCCCaebaEeDcdCdBDeDcdaaBabbcccDded

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen eBCdbedbCCDbdaDbeBAd

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 2 60
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 9 44

Tarih-1 5 4 1 80

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 17 23 43

Matematik-1 40 17 23 43

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 2 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 5 6 45
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 4 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 1 1 50

TYT Fen 20 8 12 40

Fizik 7 2 5 29

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 3 4 43

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 1 0 100
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 3 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FİDAN ÖZCAN 227 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,308 236,880 7 45 45 45 18165

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 11 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 19,39 19,24 19,79

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,14 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 0,89 1,35

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,91 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,91 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,36 6,26 7,67

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 3,66 3,65 9,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,19 0,21 1,40

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,03 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,12 2,01 2,94

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 3,34 3,60 7,11

Toplam: 120 33 26 26,50 22 32,84 31,25 41,07

TYT Türkçe EBCDca  eaaCDccceC  adCAcCdBCEBaaBBdD eE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal eAbdaB bd dD EAC EDA     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik        C         a                      

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen       DC  c   D    B

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 17 45

Türkçe 40 18 17 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Biçimleri 3 1 0 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 7 36

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 1 3

Matematik-1 40 1 1 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 1 0 14

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 1 1 14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL EROL 232 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,093 236,880 5 28 28 28 14678

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 11 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 19,39 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,14 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,41 0,89 1,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,91 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,91 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 7,36 6,26 7,67

Matematik-1 40 4 3 3,25 8 3,66 3,65 9,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,19 0,21 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,03 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,12 2,01 2,94

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 3,34 3,60 7,11

Toplam: 120 41 24 35,00 29 32,84 31,25 41,07

TYT Türkçe CEBDDcbe  E acaddDCdCDBEACCCBBEDDBBB DEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DCAbecd abceDeEdbDAd     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E       e         b   DeD               

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen             A    BA 

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 9 68

Türkçe 40 27 9 68

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 12 28

Tarih-1 5 3 2 60

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 4 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 2 18
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 0 15

Fizik 7 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREM BELİM 101 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,118 236,880 4 16 16 16 12211

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 11 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 19,39 19,24 19,79

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,14 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,41 0,89 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,91 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,91 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 7,36 6,26 7,67

Matematik-1 40 7 3 6,25 16 3,66 3,65 9,08

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,21 1,40

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,03 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,12 2,01 2,94

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 3,34 3,60 7,11

Toplam: 120 47 27 40,25 34 32,84 31,25 41,07

TYT Türkçe CaBDbBDabEaeCADBAcCBecBEACCCBBEDDeBBCDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal eebaeeCD  dbDAE bDAE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E  DBD   C   B   c C  ec                

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen      bd C e d D  c  

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 10 75

Türkçe 40 30 10 75

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 3 3 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 9 32

Tarih-1 5 0 5 0

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 7 3 18

Matematik-1 40 7 3 18

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 2 9
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 5 10

Fizik 7 0 2 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İREMNUR MALGAZ 136 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,800 236,880 3 6 6 6 8999

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 11 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 19,39 19,24 19,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,14 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,41 0,89 1,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,91 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,91 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 7,36 6,26 7,67

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 3,66 3,65 9,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,19 0,21 1,40

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,03 1,38 2,78

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,12 2,01 2,94

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 3,34 3,60 7,11

Toplam: 120 54 16 50,00 42 32,84 31,25 41,07

TYT Türkçe EaCDBDbbbEEC BAdDC DDcdAECCBCEBDDBBBDbCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aADBEBDDCABDDEAb ED      

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik      BE eadb          D D               

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen  B        d b D C  B

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 8 75

Türkçe 40 30 8 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 1 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 16 2 64

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 40

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 1 0 14

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 2 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 0 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA MUKYAZ 191 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,073 236,880 1 1 1 1 6967

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 11 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 19,39 19,24 19,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,14 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,41 0,89 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,91 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,91 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 7,36 6,26 7,67

Matematik-1 40 8 14 4,50 11 3,66 3,65 9,08

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,21 1,40

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,03 1,38 2,78

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,12 2,01 2,94

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 3,34 3,60 7,11

Toplam: 120 64 28 57,00 48 32,84 31,25 41,07

TYT Türkçe EBCDBDDeaEECDBcADCdDDcCcbCCeCEBcDBBB CCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CADBEBDDCABDDEbbBEDA     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik cEd DBBbeadaE  DD bac a  Bb   b    d    

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen b     eC  A aBDCC AB

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 30 9 75

Türkçe 40 30 9 75

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 1 60
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 18 2 72

Tarih-1 5 5 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 8 14 20

Matematik-1 40 8 14 20

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 5 18
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 8 3 40

Fizik 7 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 3 1 43

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 5 0 83

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTNER 410 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,860 236,880 9 54 54 54 19822

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 11 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 19,39 19,24 19,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,14 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,41 0,89 1,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,91 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,91 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,36 6,26 7,67

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 3,66 3,65 9,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,19 0,21 1,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,03 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,12 2,01 2,94

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,34 3,60 7,11

Toplam: 120 29 29 21,75 18 32,84 31,25 41,07

TYT Türkçe EaCbaDa dbEe  cbDCac cdAE    cBbDBeBDCaE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CADBEa eCAcDcEbdBdDA     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik e       e      c    c  b                

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen               D     

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 17 38

Türkçe 40 15 17 38

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 1 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 2 1 40
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 5 0 100

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ÇETİNKAYA 190 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,480 236,880 11 63 63 63 21876

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 11 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 13 6,75 17 19,39 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,14 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,41 0,89 1,35

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,91 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,91 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 7,36 6,26 7,67

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 3,66 3,65 9,08

Toplam: 120 20 25 13,75 11 32,84 31,25 41,07

TYT Türkçe EBdD D AC  C  c ebd edeAcaCee  De       

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CAeeE a Ccda  AddE       

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik  EC D Bae d    c                        

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 10 13 25

Türkçe 40 10 13 25

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Biçimleri 3 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 0 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 0 3 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 1 20
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

TYT Sosyal 25 6 8 24

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 20

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 4 10

Matematik-1 40 4 4 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SÜHEYLA EKİNCİ 168 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,758 236,880 8 52 52 52 19521

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 11 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 19,39 19,24 19,79

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,14 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,41 0,89 1,35

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,91 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,91 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 15 0,25 1 7,36 6,26 7,67

Matematik-1 40 5 12 2,00 5 3,66 3,65 9,08

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,21 1,40

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,03 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,12 2,01 2,94

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,34 3,60 7,11

Toplam: 120 34 46 22,50 19 32,84 31,25 41,07

TYT Türkçe EBCbdeDeaEaC BAecbcaDcdAECCeCEBDDeBBDeeE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal eAccbaeeCcaab bbdcDA     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik aEd eBD eed  B c cE    be            d a

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen d      C  A b      B

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 17 55

Türkçe 40 22 17 55

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 3 0 3 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 4 15 16

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 12 13

Matematik-1 40 5 12 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 2 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 3 9
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
YILDIZ ÇELİK 213 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,383 236,880 6 40 40 40 16967

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 11 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 19,39 19,24 19,79

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,14 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,41 0,89 1,35

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,91 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,91 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 7,36 6,26 7,67

Matematik-1 40 5 3 4,25 11 3,66 3,65 9,08

Toplam: 120 35 24 29,00 24 32,84 31,25 41,07

TYT Türkçe CEBabcDe E DCAcaADaeeDcEACCCBBEDDBaBbDEe

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal Da  ede a d DA  CDbd     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E  eB  Ce a   E                         

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 25 13 63

Türkçe 40 25 13 63

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 0 3 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 8 20

Tarih-1 5 1 2 20

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 2 1 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 3 10

Matematik-1 40 4 3 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN 178 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,080 236,880 4 26 26 26 14408

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 19,22 19,24 19,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,44 0,89 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,22 6,26 7,67

Matematik-1 40 2 4 1,00 3 2,75 3,65 9,08

Toplam: 120 41 21 35,75 30 31,44 31,25 41,07

TYT Türkçe CdBDaaDaA    AeBAcCBCDdcACCCBBEDDBBBdDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DCAEeBCDacBcDAcaeDeE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik d       C      c ed                     

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 9 68

Türkçe 40 27 9 68

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 4 1 80

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 4 3

Matematik-1 40 1 4 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 2 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CANER ÖZDEMİR 306 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,318 236,880 2 14 14 14 11915

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 19,22 19,24 19,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,44 0,89 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,22 6,26 7,67

Matematik-1 40 5 9 2,75 7 2,75 3,65 9,08

Toplam: 120 48 26 41,50 35 31,44 31,25 41,07

TYT Türkçe aeCDcaDAaaECDBAADCdDDBCAcCCBCEBDDBcBDCCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aADBEBDaCcBDbcAbeEDe     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik  E      C      e cd ed bDcb    C       e

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 8 48

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 9 10

Matematik-1 40 4 9 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 7 9
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ONUK 284 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
134,350 236,880 9 67 67 67 22747

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 19,22 19,24 19,79

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,53 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,44 0,89 1,35

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 8,22 6,26 7,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,21 1,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,42 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,75 2,01 2,94

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,17 3,60 7,11

Toplam: 120 21 41 10,75 9 31,44 31,25 41,07

TYT Türkçe ddBcaBDCAEdcaebcbDCdeDBEAbdeddceDBddbDcd

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal edcadBaebeababEdeDcE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Fen               D     

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 25 38

Türkçe 40 15 25 38

Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 2 3 40
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 16 16

Tarih-1 5 0 5 0

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 0 0

Matematik-1 40 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TÜRKAN 251 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,148 236,880 5 31 31 31 15644

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 19,22 19,24 19,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,44 0,89 1,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,22 6,26 7,67

Matematik-1 40 1 5 -0,25 -1 2,75 3,65 9,08

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,21 1,40

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,42 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,75 2,01 2,94

TYT Fen 20 3 6 1,50 8 2,17 3,60 7,11

Toplam: 120 41 31 33,25 28 31,44 31,25 41,07

TYT Türkçe EaCbcDDeea  ecedcCBcDcdAECCBCEBDDBBBDCCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aADBEdDb bBDDEAbdEDA     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik                e  b d  b       b        

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen  e    eC  b  aD b Ae

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 14 60

Türkçe 40 24 14 60

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 0 2 0
Anlatım Biçimleri 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 13 6 52

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 5 0

Matematik-1 40 0 5 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 3 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 6 15

Fizik 7 0 2 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT ALKAN 212 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
195,390 236,880 6 39 39 39 16836

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 19,22 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,53 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,44 0,89 1,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,00 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,22 6,26 7,67

Matematik-1 40 4 2 3,50 9 2,75 3,65 9,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,21 1,40

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,42 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,75 2,01 2,94

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,17 3,60 7,11

Toplam: 120 37 30 29,50 25 31,44 31,25 41,07

TYT Türkçe EaCDBcc Cc aeeAADeaDDdeAcCCeebBDDBBeDCed

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aADBaBDbCcBcaEbCdEDb     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik  E  e  Ce              D                

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen           d D D     

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 18 50

Türkçe 40 20 18 50

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 2 3 40
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 9 44

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 2 8

Matematik-1 40 3 2 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KORKMAZ 859 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,370 236,880 7 41 41 41 16970

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 20 15,00 38 19,22 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,53 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,44 0,89 1,35

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,00 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,22 6,26 7,67

Matematik-1 40 12 28 5,00 13 2,75 3,65 9,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,21 1,40

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,42 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,75 2,01 2,94

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,17 3,60 7,11

Toplam: 120 44 60 29,00 24 31,44 31,25 41,07

TYT Türkçe CdcbDdcCAcEDaADeADeaeDdEACCeeBbDDddeCDde

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DbAbdBCDbcBacbEdCDba     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik EeeeeDdCeCcDddEcccddddDaaaAbbBbedDDcbdDd

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen           D d D   A 

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 20 20 50

Türkçe 40 20 20 50

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 2 60
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 11 36

Tarih-1 5 2 3 40

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 3 2 60

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 3 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 12 28 30

Matematik-1 40 12 28 30

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 3 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 1 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 1 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 9 18
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 1 3 25
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 2 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 1 14

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTEN 192 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,033 236,880 8 59 59 59 20854

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 19,22 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,53 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,44 0,89 1,35

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 2,00 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 8,22 6,26 7,67

Matematik-1 40 4 4 3,00 8 2,75 3,65 9,08

Toplam: 120 27 37 17,75 15 31,44 31,25 41,07

TYT Türkçe aaabcbDACEEaccceDadcDcdAdbCeCEBeDcBBDCCb

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aAcB ca  AcccaAa dDc     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik  Eb DB  e  c              d             

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 18 22 45

Türkçe 40 18 22 45

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 2 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 2 60
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 11 20

Tarih-1 5 2 2 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 1 4 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 4 8

Matematik-1 40 3 4 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH ÖZALP 504 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,440 236,880 3 18 18 18 12430

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 6 22,50 56 19,22 19,24 19,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,44 0,89 1,35

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,00 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 8,22 6,26 7,67

Matematik-1 40 3 0 3,00 8 2,75 3,65 9,08

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,00 0,21 1,40

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,42 1,38 2,78

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,75 2,01 2,94

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,17 3,60 7,11

Toplam: 120 44 14 40,50 34 31,44 31,25 41,07

TYT Türkçe CbBDaB        DBAD deDBEACCCBBdDDBBB DEe

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DCAEeaC b BcDA  CDAE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik                       D D               

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen Be  b   C b e D  BA 

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 6 60

Türkçe 40 24 6 60

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 4 48

Tarih-1 5 4 1 80

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 1 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 2 0 5

Matematik-1 40 2 0 5

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 4 25

Fizik 7 1 2 14

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 0 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
TANER DENİZ 313 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,893 236,880 1 11 11 11 10570

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 19,22 19,24 19,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,53 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,44 0,89 1,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,00 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,22 6,26 7,67

Matematik-1 40 4 0 4,00 10 2,75 3,65 9,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,21 1,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,42 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,75 2,01 2,94

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 2,17 3,60 7,11

Toplam: 120 48 12 45,00 38 31,44 31,25 41,07

TYT Türkçe CEabbdD   E CbDccDCBCDeEACCCBBEDDBBBdDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DaAEBBC  cBDDAEBbDAE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E   B                        B          

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen                  BA 

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 9 68

Türkçe 40 27 9 68

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 15 3 60

Tarih-1 5 4 1 80

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 0 8

Matematik-1 40 3 0 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 1 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 0 10

Fizik 7 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİLMEZ YİĞİTCAN 210 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
139,998 236,880 6 66 66 66 22322

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 7 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 15,71 19,24 19,79

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,93 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,39 0,89 1,35

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,79 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,18 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 13 -2,25 -11 4,29 6,26 7,67

Toplam: 120 19 26 12,50 10 23,93 31,25 41,07

TYT Türkçe E CDaDe Cb *DBAeDadDbddA C ebEB  B BDb  

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal dAceac b e ac ea  cb     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 13 43

Türkçe 40 17 13 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 0 3 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 1 60
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 1 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 0 20
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 1 13 4

Tarih-1 5 1 4 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 3 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 0 0

Matematik-1 40 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH SERT 280 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,578 236,880 5 64 64 64 22120

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 7 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 24 6,00 15 15,71 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,93 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,39 0,89 1,35

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,79 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,18 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 4,29 6,26 7,67

Matematik-1 40 2 7 0,25 1 1,15 3,65 9,08

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,75 0,21 1,40

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,62 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,56 2,01 2,94

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 4,94 3,60 7,11

Toplam: 120 24 41 13,75 11 23,93 31,25 41,07

TYT Türkçe aaCaacD   bCbBd DadaacedcCCeddaaDBBdDbaE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal eAbeEceeCe D   b Eee     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik eE  ed  e      b   b           a        

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen       D   A D D C   

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 12 24 30

Türkçe 40 12 24 30

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 3 0 3 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 2 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 2 3 40
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

TYT Sosyal 25 5 10 20

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 0 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 0 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 1 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 7 3

Matematik-1 40 1 7 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 3 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 0 25

Fizik 7 1 0 14

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 2 0 29

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA BİLEN 225 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
117,673 236,880 7 69 69 69 23875

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 7 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 7 5,25 13 15,71 19,24 19,79

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,93 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,39 0,89 1,35

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,79 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,18 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 4,29 6,26 7,67

Matematik-1 40 1 2 0,50 1 1,15 3,65 9,08

Toplam: 120 9 14 5,50 5 23,93 31,25 41,07

TYT Türkçe aBdbBD  b E   dADCac                    

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal    ab c bAe              

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik     edB                                 

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 7 7 18

Türkçe 40 7 7 18

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 3 1 1 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

TYT Sosyal 25 1 5 4

Tarih-1 5 0 2 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 0 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 0 1 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 2 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN BAYINDIR 282 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
154,258 236,880 4 61 61 61 21181

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 7 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 21 11,75 29 15,71 19,24 19,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,93 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,39 0,89 1,35

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,79 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,18 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 4,29 6,26 7,67

Matematik-1 40 1 7 -0,75 -2 1,15 3,65 9,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,75 0,21 1,40

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,62 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,56 2,01 2,94

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 4,94 3,60 7,11

Toplam: 120 26 34 17,50 15 23,93 31,25 41,07

TYT Türkçe aaCaccDAab C cdADadDedCAECCebbaebBBeDCeE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CADeEa a                 

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik  b e  A e      c ad    a                

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen        Ce A   D b cB

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 17 21 43

Türkçe 40 17 21 43

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 2 60
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

TYT Sosyal 25 4 3 16

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 2 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 0 0 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 0 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 0 0 0
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 7 3

Matematik-1 40 1 7 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 3 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 3 20

Fizik 7 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SENA BAYDAK 446 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,250 236,880 2 17 17 17 12328

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 7 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 15,71 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,93 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,39 0,89 1,35

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,79 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,18 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 4,29 6,26 7,67

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 1,15 3,65 9,08

Toplam: 120 45 16 41,00 34 23,93 31,25 41,07

TYT Türkçe EBCDcDDACEECcBAdDaBDDeddECCBCEBDbBBBDCCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal eADdEB  dA DcEbCBEDA     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik e       ea                              

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 32 8 80

Türkçe 40 32 8 80

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 5 48

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 2 2 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 100

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEZGİN 239 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,495 236,880 3 46 46 46 18260

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 7 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 15,71 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,93 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,39 0,89 1,35

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,79 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,18 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 4,29 6,26 7,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,75 0,21 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,62 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,56 2,01 2,94

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 4,94 3,60 7,11

Toplam: 120 33 27 26,25 22 23,93 31,25 41,07

TYT Türkçe aeCDBbe ebbd BAADCdDeBCAECCBCdaceBBaDdeE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CAeeEc aCbaDc ACaEDb     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Fen           A   D    e

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 17 53

Türkçe 40 21 17 53

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 2 3 40
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

TYT Sosyal 25 9 9 36

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 1 3 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 0 0

Matematik-1 40 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 2 1 10

Fizik 7 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÇİFTECİ 447 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,735 236,880 1 5 5 5 8715

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 7 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 15,71 19,24 19,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,93 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,39 0,89 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,79 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,18 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 4,29 6,26 7,67

Matematik-1 40 6 2 5,50 14 1,15 3,65 9,08

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,75 0,21 1,40

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,62 1,38 2,78

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,56 2,01 2,94

TYT Fen 20 10 1 9,75 49 4,94 3,60 7,11

Toplam: 120 56 20 51,00 43 23,93 31,25 41,07

TYT Türkçe CE DDcDCbEEbCADBdDCdCDccACCCeBdDDBBBCDEa

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DCA BBdDe BacAEabDbE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E  eBA  e      B      D D               

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen B    D  C   AaDCCBAE

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 10 73

Türkçe 40 29 10 73

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 0 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 2 60
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 4 0 80

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 2 15

Matematik-1 40 6 2 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 10 1 50

Fizik 7 2 0 29

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 1 29

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Biyoloji 6 6 0 100

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BAHAR BAYSAN 206 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,193 236,880 7 43 43 43 17944

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 8 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 21,72 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,47 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,97 0,89 1,35

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,41 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,09 6,26 7,67

Toplam: 120 32 20 27,00 23 33,31 31,25 41,07

TYT Türkçe CEaaDBDa  E CADBAcbddcdEACCecBbDDBaBCDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DC E  C bbe ccaaCD E     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 13 60

Türkçe 40 24 13 60

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 2 60
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 7 28

Tarih-1 5 3 0 60

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 0 4 0

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 0 0

Matematik-1 40 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN DOĞAN 226 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,170 236,880 5 36 36 36 16396

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 8 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 21,72 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,47 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,97 0,89 1,35

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,41 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 8,09 6,26 7,67

Matematik-1 40 6 1 5,75 14 2,67 3,65 9,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,25 0,21 1,40

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,58 1,38 2,78

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,67 2,01 2,94

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,50 3,60 7,11

Toplam: 120 37 26 30,50 25 33,31 31,25 41,07

TYT Türkçe CEBDaaD      A  ADadCDBEACCCeaaDDBdBCaEe

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal caAEea  ceebDbbcbDbE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E       e      B      DDD               

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen        e    AaD  BA 

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 22 10 55

Türkçe 40 22 10 55

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 1 0 50
Noktalama İşaretleri 2 1 0 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 2 60
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 3 2 60
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 13 20

Tarih-1 5 2 3 40

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 4 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 5 1 13

Matematik-1 40 5 1 13

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 2 20

Fizik 7 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 2 14

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 0 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
BİNEVŞ SÖNMEZSOY 241 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,610 236,880 8 58 58 58 20703

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 8 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 25 8,75 22 21,72 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,97 0,89 1,35

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 8,09 6,26 7,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,25 0,21 1,40

Kimya 7 1 4 0,00 0 0,58 1,38 2,78

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,67 2,01 2,94

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 2,50 3,60 7,11

Toplam: 120 29 41 18,75 16 33,31 31,25 41,07

TYT Türkçe CdBbaaDabdEDbecBAebcabcEAabCeBEbceaBdeEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DaAEcedaDccDb EabDAE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Fen      c  a eEccD aBA 

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 15 25 38

Türkçe 40 15 25 38

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 3 0 3 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 2 60
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 10 36

Tarih-1 5 3 2 60

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 4 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 2 2 40

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 0 0

Matematik-1 40 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 6 20

Fizik 7 0 1 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 4 14

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
DİLAN OT 17 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,345 236,880 4 32 32 32 15740

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 8 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 21,72 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,47 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,97 0,89 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,09 6,26 7,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,25 0,21 1,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,67 2,01 2,94

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,50 3,60 7,11

Toplam: 120 37 17 32,75 27 33,31 31,25 41,07

TYT Türkçe da aDcDa  c dADBADb CDcEACCCeBEDDBBeCDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal aCAE d aD cDDAEcCDAa     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Fen               D     

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 11 60

Türkçe 40 24 11 60

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 1 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

TYT Sosyal 25 11 6 44

Tarih-1 5 3 1 60

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 0 0

Matematik-1 40 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE BAYSAN 33 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,073 236,880 3 27 27 27 14561

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 8 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 21,72 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,47 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,97 0,89 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,41 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 8,09 6,26 7,67

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 2,67 3,65 9,08

Toplam: 120 40 19 35,25 29 33,31 31,25 41,07

TYT Türkçe CEBabcDbAaE CADcccbdCDdEACCCeBEDDBBBCDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal caAEBBC a BcDAaaCDAc     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E                                       

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 11 7 44

Tarih-1 5 3 2 60

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 3 2 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İDAL SAYGI 64 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,408 236,880 2 24 24 24 14121

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 8 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 21,72 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,47 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,97 0,89 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,41 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,09 6,26 7,67

Matematik-1 40 1 3 0,25 1 2,67 3,65 9,08

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,25 0,21 1,40

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,58 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,67 2,01 2,94

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,50 3,60 7,11

Toplam: 120 44 28 37,00 31 33,31 31,25 41,07

TYT Türkçe dBCDcDbAaEECcccADCBDDBCAcCaeCEBDDBBBDeCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aADcadDaCcccDEAbedDA     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik  a      e      c                        

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen  B    eC  A   D a dB

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 29 11 73

Türkçe 40 29 11 73

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 2 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 9 11 36

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 2 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 3 0

Matematik-1 40 0 3 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 3 25

Fizik 7 1 1 14

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 2 0 29

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 2 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEMRA ALİM 20 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,023 236,880 1 2 2 2 7388

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 8 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 2 34,50 86 21,72 19,24 19,79

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,47 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 0,97 0,89 1,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,41 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 8,09 6,26 7,67

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,25 0,21 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,58 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,67 2,01 2,94

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,50 3,60 7,11

Toplam: 120 57 5 55,75 46 33,31 31,25 41,07

TYT Türkçe EBCDBDD  E CDBAADCBDDBCAECCeCEBaDBBBDCCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CADBbBDDCABDDEACdEDA     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Fen  B          D D   d 

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 35 2 88

Türkçe 40 35 2 88

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 0 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 3 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 18 2 72

Tarih-1 5 4 1 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 5 0 100

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 5 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 80

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 0 0

Matematik-1 40 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 1 15

Fizik 7 1 0 14

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDA SU 28 12H

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,038 236,880 6 42 42 42 17009

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 8 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 9 18,75 47 21,72 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,47 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,97 0,89 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,41 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,09 6,26 7,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,25 0,21 1,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,58 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,67 2,01 2,94

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,50 3,60 7,11

Toplam: 120 33 14 29,50 25 33,31 31,25 41,07

TYT Türkçe ddBDDcDa Ec  ADBe b  a EACC  B DDBBdCDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal aCAE d a  cDDAE CDAa     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Fen               D     

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 21 9 53

Türkçe 40 21 9 53

Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 1 50
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 2 0 100
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 0 0
Anlatım Biçimleri 3 1 1 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 3 0 60
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 0 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 1 0

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 3 1 60

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 0 0

Matematik-1 40 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 1 0 5

Fizik 7 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 0 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
CEYHAN 217 12I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,973 236,880 3 15 15 15 12093

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,94 19,24 19,79

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,78 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,66 0,89 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,78 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,50 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,72 6,26 7,67

Matematik-1 40 1 1 0,75 2 2,75 3,65 9,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,21 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,53 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,44 2,01 2,94

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 3,84 3,60 7,11

Toplam: 120 46 17 41,75 35 35,69 31,25 41,07

TYT Türkçe EaCDBDDACEECDBAeDCBDDcCAECCeCEBDDBBBaeCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal e Ddcc cCABDaEdaaEDb     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik         e                               

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen        C      D    B

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 34 6 85

Türkçe 40 34 6 85

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 10 32

Tarih-1 5 1 3 20

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 2 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 1 0

Matematik-1 40 0 1 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 0 15

Fizik 7 0 0 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR 291 12I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,845 236,880 4 19 19 19 13385

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,94 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,78 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,66 0,89 1,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,78 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,50 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,72 6,26 7,67

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,21 1,40

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,53 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,44 2,01 2,94

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 3,84 3,60 7,11

Toplam: 120 43 18 38,50 32 35,69 31,25 41,07

TYT Türkçe CEBcDBDCdaaDdeDBdDbdCcBaACCCeBEDDBBBCDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DaA ec    BDDAEaCDAa     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Fen         C   A D  Be 

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 1 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 5 40

Tarih-1 5 2 2 40

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 1 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 5 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 0 0

Matematik-1 40 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 1 20

Fizik 7 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 0 29

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 1 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
EVİN  SAYIN 100 12I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,440 236,880 7 33 33 33 16098

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 23,94 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,78 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,66 0,89 1,35

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,78 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,50 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,72 6,26 7,67

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,21 1,40

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,53 1,38 2,78

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,44 2,01 2,94

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,84 3,60 7,11

Toplam: 120 39 28 32,00 27 35,69 31,25 41,07

TYT Türkçe aBCDBabAaEEdeBdeDCdcacCAECCeCdaDDBBBDaCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal CADedB b AcDDEdbedDA     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Fen       eC  d b D C eB

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 24 16 60

Türkçe 40 24 16 60

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 1 1 50
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 10 8 40

Tarih-1 5 3 2 60

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 3 2 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 0 0 0

Matematik-1 40 0 0 0

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 4 4 20

Fizik 7 0 1 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 1 2 14

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 1 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLCAN YRLMZ 187 12I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,900 236,880 6 30 30 30 14954

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 23,94 19,24 19,79

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,78 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,66 0,89 1,35

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,78 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 6,72 6,26 7,67

Matematik-1 40 5 1 4,75 12 2,75 3,65 9,08

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,12 0,21 1,40

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,53 1,38 2,78

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,44 2,01 2,94

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,84 3,60 7,11

Toplam: 120 40 24 34,00 28 35,69 31,25 41,07

TYT Türkçe CaBDDaDCAbEDdADadDacCDdEACCCeB DDBaBdDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal cC  dBd  cc ccE bDbE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E   B   C a      D                      

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen Bd      C     D  e  

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 0 3 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 0 80
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 5 9 20

Tarih-1 5 1 2 20

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 1 2 20

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 3 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 0 2 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 1 10

Matematik-1 40 4 1 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 1 0 50
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 2 15

Fizik 7 1 1 14

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 1 0 100
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 1 0 14

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 1 1 17

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 0 1 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
İLKNUR 67 12I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,373 236,880 5 25 25 25 14263

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 23,94 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,78 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,66 0,89 1,35

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,78 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,50 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,72 6,26 7,67

Matematik-1 40 4 5 2,75 7 2,75 3,65 9,08

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,21 1,40

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,53 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,44 2,01 2,94

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 3,84 3,60 7,11

Toplam: 120 43 27 36,25 30 35,69 31,25 41,07

TYT Türkçe CaBDD DCA*EDCADcAcCBCacEACCCcBEDccaBdDEd

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal cCAEde  bc cDAE bDbb     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E  eeB  eC      D  a       b            

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen        DCd E  D  B  

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 27 12 68

Türkçe 40 27 12 68

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 0 50
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 1 4 20
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 7 9 28

Tarih-1 5 3 2 60

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 0 3 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 3 1 60

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 20

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 4 5 10

Matematik-1 40 4 5 10

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 1 9
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 5 1 25

Fizik 7 0 0 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 0 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 3 1 43

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 0 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 0 0
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YETÜT 0 12I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,348 236,880 1 3 3 3 7890

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 23,94 19,24 19,79

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,78 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,66 0,89 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,78 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,50 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 6,72 6,26 7,67

Matematik-1 40 6 3 5,25 13 2,75 3,65 9,08

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,12 0,21 1,40

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,53 1,38 2,78

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,44 2,01 2,94

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 3,84 3,60 7,11

Toplam: 120 60 26 53,50 45 35,69 31,25 41,07

TYT Türkçe CEBDDaDCbEEDCdDcADCBbDdcAaCCBBEDDBBBdDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DeAcBBCD ABaDAEdCDbE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E  DBA eeC e  E                         

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen ddCbbe DC bEAaDCeBAc

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 31 9 78

Türkçe 40 31 9 78

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 5 0 100
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 14 5 56

Tarih-1 5 3 2 60

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 4 0 80

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 1 0 100

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 6 3 15

Matematik-1 40 6 3 15

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 2 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 9 9 45

Fizik 7 1 5 14

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 4 2 57

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 2 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
NUSEMA 175 12I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,553 236,880 8 38 38 38 16693

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,94 19,24 19,79

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,78 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,66 0,89 1,35

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,78 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 6,72 6,26 7,67

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 2,75 3,65 9,08

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,12 0,21 1,40

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,53 1,38 2,78

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,44 2,01 2,94

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 3,84 3,60 7,11

Toplam: 120 37 27 30,25 25 35,69 31,25 41,07

TYT Türkçe aBCDBbDeaEEacaAADbdDDcCAECCBCEBaDBBBDdCE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal a e  a   b Db bb EDe     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik  E   BE e b            a                

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen  dd e         D b AB

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 28 12 70

Türkçe 40 28 12 70

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 0 3 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 3 8 12

Tarih-1 5 0 2 0

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 5 0 2 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 1 2 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 40

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 3 3 8

Matematik-1 40 3 3 8

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 3 4 15

Fizik 7 0 3 0

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 0 0

Kimya 7 0 0 0

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 3 1 50

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 0 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
RANA ARSLN 0 12I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,958 236,880 2 9 9 9 9764

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,94 19,24 19,79

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,78 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,66 0,89 1,35

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,78 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,50 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 6,72 6,26 7,67

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 2,75 3,65 9,08

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,21 1,40

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,53 1,38 2,78

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,44 2,01 2,94

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 3,84 3,60 7,11

Toplam: 120 53 20 48,00 40 35,69 31,25 41,07

TYT Türkçe CaBeDaDCAEEDCeDBADCBCDcEACCCBBEcDBBBeDEC

Cevap Anahtarı B CEBDDBDCAEEDCADBADCBCDBEACCCBBEDDBBBCDEC

TYT Sosyal DCAEBce abBDDAEdbDbE     

Cevap Anahtarı B DCAEBBCDDABDDAEBCDAEEDBEC

TYT Matematik E   e   e                               

Cevap Anahtarı B ECBDB9BCCCDDCBEBDDECCBDDDBACDBCCEDDBDADB

TYT Fen e    b DCe   aDCCB  

Cevap Anahtarı B BBCCADCDCCDEABDCCBAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 33 7 83

Türkçe 40 33 7 83

Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Ses Olayları 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Anlatım Biçimleri 3 2 1 67
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 5 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 5 0 100

Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 0 4 0

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 1 0
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 0 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 5 0 100

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 2 3

Matematik-1 40 1 2 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 4 30

Fizik 7 0 2 0

Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0

Kimya 7 2 2 29

Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 0 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0

Biyoloji 6 4 0 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 1 0 100
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
VEYSEL 56 12I

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
123,340 236,880 9 68 68 68 23509

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 9 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 23,94 19,24 19,79

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 2,75 3,65 9,08

Toplam: 120 10 12 7,00 6 35,69 31,25 41,07

TYT Türkçe cBCaBDbbabaCeBAdcaaD                    

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Matematik  E                                      

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 12 20

Türkçe 40 8 12 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 1 1 50
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 1 1 50
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 1 0 100
Cümle Türleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 1 1 50
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 3 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 0 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 0 0 0
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 0 0 0
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN HAVAS 0 12M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,990 236,880 1 29 29 29 14697

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 1 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,25 19,24 19,79

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,75 0,89 1,35

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,50 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,00 6,26 7,67

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 2,00 3,65 9,08

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,25 0,21 1,40

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,50 1,38 2,78

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,25 2,01 2,94

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 4,00 3,60 7,11

Toplam: 120 42 27 35,25 29 35,25 31,25 41,07

TYT Türkçe EBCacDD CEE  cAdDbdDcdCAEeCeCEBDDBBBDCaE

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal aAcBcBDe  dD  dbaEDA     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik  E                                      

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen  de C eCaEA e Dbb eB

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 26 11 65

Türkçe 40 26 11 65

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 2 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 2 2 0 100
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 0 2 0
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ses Olayları 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 1 0 100
Sıfat Tamlamaları 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri 1 0 0 0
Cümle Türleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları 2 0 2 0
Noktalama İşaretleri 2 2 0 100
Anlatım Biçimleri 3 1 2 33
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 2 0 100
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 4 1 80
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 1 1 50
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 4 1 80
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 1 0 100

TYT Sosyal 25 8 8 32

Tarih-1 5 2 3 40

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 0 1 0
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 0 1 0
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 5 2 1 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 1 0 100
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 0 0 0
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 0 0

Felsefe 5 1 2 20

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 1 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 1 1 50
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 60

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 1 0 3

Matematik-1 40 1 0 3

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 6 8 30

Fizik 7 1 3 14

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 0 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 1 0 100
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 0 1 0

Kimya 7 3 2 43

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 1 0
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 0 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0

Biyoloji 6 2 3 33

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 0 1 0
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ CAP TYT4

BATMAN / KOZLUK / 15 Temmuz Anadolu Lisesi

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA 31 12S

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,130 236,880 1 35 35 35 16138

Puanı Hesaplanan: 69 69 69 25072

Katılımlar: 1 69 69 69 25627

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 16 4,00 10 4,00 19,24 19,79

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,00 2,00 2,13

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 0,89 1,35

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,78 2,22

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 1,59 1,96

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,25 6,26 7,67

Matematik-1 40 9 5 7,75 19 7,75 3,65 9,08

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,75 0,21 1,40

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 1,38 2,78

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 3,75 2,01 2,94

TYT Fen 20 11 8 9,00 45 9,00 3,60 7,11

Toplam: 120 40 36 31,00 26 31,00 31,25 41,07

TYT Türkçe aeCDBb  bbabc A cdacccCdcCCB            

Cevap Anahtarı A EBCDBDDACEECDBAADCBDDBCAECCBCEBDDBBBDCCE

TYT Sosyal C DBEBecCcBDeEAbaEDc     

Cevap Anahtarı A CADBEBDDCABDDEACBEDABECED

TYT Matematik dECdDBB a C  d D       DDe              

Cevap Anahtarı A BECBDB9CCDCDEBCDDBECBCDDDBACDBCCDDEBDADB

TYT Fen addeeCDCDEAdeBDaC AB

Cevap Anahtarı A CBBACCDCDEACDBDCCEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ S D Y B%

TYT Türkçe 40 8 16 20

Türkçe 40 8 16 20

Sözcüğü Anlamca Karşılayabilecek Kullanımlar 2 0 2 0
Söz Öbeklerinde Anlam 2 1 0 50
Cümlenin Yorumlanması ve Açıklanması (Yakın veya Çelişen Anlamlı Cümleler) 2 2 0 100
Parçadaki Numaralanmış Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ses Olayları 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜKTE YAPI 1 0 1 0
Sıfat Tamlamaları 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri 1 0 1 0
Cümle Türleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları 2 0 0 0
Noktalama İşaretleri 2 1 1 50
Anlatım Biçimleri 3 0 2 0
Paragraftaki Cümlelerin Yerini Düzenleme 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Ekleme 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Sorulara Karşılık Bulma 2 0 1 0
Paragrafın Ana Fikri (Düşüncesi) 5 1 1 20
Paragrafın Konusu ve Başlığı 2 2 0 100
Paragrafın Yardımcı Fikirleri (Düşünceleri) 5 0 0 0
Cümleler Arasındaki Anlam İlişkileri (Sebep-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul-Şart, Öznel-Nesnel Yargı, Birbirinin Açıklayıcısı Olan Yargılar1 0 0 0

TYT Sosyal 25 12 7 48

Tarih-1 5 4 0 80

Bir araştırma alanı ve bilim dalı olarak tarihin konusunu, kapsamını ve diğer bilim dallarıyla ilişkisini açıklar. 1 1 0 100
Kavimler Göçü   nün sebep ve sonuçlarını siyasi ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ve Dört Halife Dönemi   nde Müslümanların Arap Yarımadası ve çevresinde siyasi hâkimiyet kurmaya yönelik faaliyetlerini kavrar.1 1 0 100
Yeniçeri Ocağının ve devşirme sisteminin Osmanlı devletleşme sürecine etkisini analiz eder. 1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 5 2 3 40

Doğa ve insan etkileşimini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
İklim elemanlarının oluşumunu ve dağılışını açıklar. 1 0 1 0
Jeolojik zamanların özelliklerini tektonik olaylarla ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Nüfus piramitlerinden hareketle nüfusun yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunur. 1 1 0 100
Harita kullanarak çeşitli coğrafi kriterlerle belirlenmiş bölgelerde bulunan ülkeleri sınıflandırır. 1 0 1 0

Felsefe 5 4 1 80

15. yüzyıl-17. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 2 2 0 100
Bilgi felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 40

İbadetlerin, bireyin ahlaki gelişimi üzerindeki etkisini yorumlar. 1 0 1 0
İslam medeniyetinin, dünyanın farklı bölgelerindeki etkilerini fark eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
İslam dininin aile kurumuna verdiği önemi fark eder. 1 1 0 100
İslam ahlakında yerilen bazı davranışları ayet ve hadislerle açıklar. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0

Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Siyaset felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Varlık felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
18. yüzyıl -19. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik 40 9 5 23

Matematik-1 40 9 5 23

Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 2 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Fonksiyonlarla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 1 18
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar. 1 0 0 0
Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 4 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen 20 11 8 55

Fizik 7 2 5 29

Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0
Isıl denge kavramının sıcaklık farkı ve ısı kavramı ile olan ilişkisini analiz eder. 1 0 1 0
Ortam derinliği ile su dalgalarının yayılma hızını ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektrik Akımı, direnç ve potansiyel farkı arasındaki ilişkiyi analiz eder 1 0 1 0
Küresel aynalarda odak noktası, merkez, tepe noktası ve asal eksen kavramlarını açıklar. 1 0 1 0
Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 1 0 100
Düzgün doğrusal hareket için konum, hız ve zaman kavramlarını ilişkilendirir. 1 1 0 100

Kimya 7 5 2 71

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 1 0 100
Kimyasal tepkimeleri açıklar. 1 1 0 100
Katılar 1 1 0 100
Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler 1 0 1 0
Endüstri ve sağlık alanlarında kullanılan karışım ayırma tekniklerini açıklar. 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100

Biyoloji 6 4 1 67

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 1 0 100
Hücresel yapıları ve görevlerini açıklar. 1 0 1 0
Canlıların Yapısında Bulunan Temel Bileşikler 1 1 0 100
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0
Mitoz ve Eşeysiz Üreme 1 1 0 100
Yerel ve küresel bağlamda çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinde bulunur. 1 1 0 100
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